
SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,020 270,160 14 17 56 222 2124

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 82 19 77,25 64 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aDCEEdA   E aABCDEDDDdECBACDAeECBdBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDc C BBbECBDBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACcCDbEDBA EE DDC DBACDC AaEcccC   D  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c dDdEEAaAC  BACcCCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,548 270,160 1 1 2 17 172

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 102 13 98,75 82 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdADEDEABAcCDEDDDdECBACDAAECBEeCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDaaCbBBDECBeBCBC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBCcAEDBADEECDDCCDBACDCD BEBcBCE CD  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BAADeE ADACBBBACDCCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,413 270,160 98 112 410 1254 9956

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,15 15,07 11,05

Toplam: 120 43 20 38,00 32 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEdAD aE aABdeEDDDdEeBACDAAECBc CBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal  BC DB ddcBeECBeBCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCc Db Da              C       a        

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET USTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,365 270,160 108 123 451 1374 11056

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 40 29 32,75 27 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBddb    d dAECDaDCBcECCDbBEaAAdBCEAcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDaCdcc      B CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik B cCecDE     E Cba          c           

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen daE ad eA   C  c    

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,560 270,160 60 66 182 598 4847

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 66 21 60,75 51 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBdEA    B eA        ECCDABdaAA BCEcB 

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdcc  EBB Ba eC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCAeDA EDABE EDC c B DD aCB B EC DB   BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE Dcd ADBBdBCbAEde

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,480 270,160 38 42 113 395 3492

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 77 33 68,75 57 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBeEAaDaDBdadECDDDCBDECCeABECAAEBCEdcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCbdcBeDEBBCBedeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik aececbDEDABECdDCeDABbD ADC   EEeBD   dBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  aEdDdeAADBBC CcA CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 1 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,040 270,160 27 31 92 330 2988

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 24 72,00 60 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEadADEDE BABCeEDDDCECBACDbAbCBbBCBCaA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDadCEBBDbCBecCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CBCDAEDBAD E aDCCDB CDC d EB B        B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen a ADdEcADAC aBACeCac

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,125 270,160 74 86 274 863 6762

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 58 28 51,00 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdA      AdCDEDcDCECBACa bECdcc   Ec

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBaBaa CEBBaECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBeD EDBA c CeDC D   DCD  E   b       a

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BdAD EEAD C aeACaCea

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,765 270,160 76 88 278 869 6792

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 57 24 51,00 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBdEA eEeBABAECDDeCBDbeCD BEaAcb      

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal  EBDCCEB  DE   d C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c  CD D a BEC DC D B DD   B cb b      BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEcDAdeADeBe C AcCe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,113 270,160 105 119 440 1347 10842

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 43 38 33,50 28 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe beE dEA  b dcdAdCbbDCBDECebABECAcEBCEA  

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal  EBDeCdBa  bBcacBd C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC CDd  Dcc  bDC a        d a         ae

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen b EdDA AAa  Ceac aCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,365 270,160 10 13 41 172 1634

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 85 17 80,75 67 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEcBEA    B aAECDDDCBDECCDABEaAAEBCEdBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEBB bEBBCBcdeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BbAeDcDEDABECEDCCDABCDDADCBcBE   D    aD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE D ddADBBCaC A C 

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,888 270,160 11 14 42 174 1652

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 87 25 80,75 67 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEBdEAEDEDBAdAECDDbCBDECCDABEaAAEBCEbBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCaccdDEBBeB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cecCDcDEDABECdDCCDA bDDADCBDBE C D   dBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABEdDAdAAD eCcCaAcdC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 1 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,568 270,160 13 16 46 182 1695

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 84 15 80,25 67 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDdEEdAD DEABdBCDEDDDCECBACDAAECBcBCBCEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDB CEBB E  eB BC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBeDAEDBA EEC DCCDe  aC A EB      DC DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen eA DdEdADACBBe CDCCa

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE SERDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,070 270,160 102 116 428 1308 10428

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 43 31 35,25 29 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe D EcBdbdDEcd BA CDeadBcEeCDAB Cbdd      

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEeDCC c  bEBBCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik B  CDe E b  b   C c  bD  d  eb d D    B 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen dcE c   AD  C Ca  CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,240 270,160 83 96 325 1017 8002

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 53 28 46,00 38 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDCEadAe  E aAdCDEDDDeECBAeDbAEaBbeCBCdA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDc CbaBDECBecb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACc D ED A E  Dbe     cCD               

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B AcdE Ac C    eD ec

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,950 270,160 2 3 8 64 751

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 94 22 88,50 74 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBBEA DEDdeaAECDDbdBDECCDABEaAcEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCEBceDEBBCBcCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACDADEDABECEDCCD BCDDADCBDBEECcDdC  BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcEaDddeADcaCBCDAECC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DEVRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,280 270,160 106 120 444 1365 10993

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 39 24 33,00 28 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aDdEEcA   E addCDEDcDCECBACD  ECBcceBdEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal c e Da CaB      Bb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CBCcbdD      DD C     C           b   B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen  A   a Aa        Cb 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA TAHİNCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,140 270,160 99 113 417 1276 10112

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 43 25 36,75 31 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeE d        BCD DcDdECeeCDAAbaBccCBC A

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDc C cB  b eB eC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCc   EaB   aC D          c  c e   D  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  D EEAa C      CCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 2 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,100 270,160 51 57 154 531 4398

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 69 21 63,75 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBBEA  a B aAECDDDCBDECCDABECAAcBCEdBe

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCEc  DbBBCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BC eDdDEDAe CEDC c BeD  eC  BE  BD    a 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  BE D ddAD aC C   Cb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 1 3 17
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,673 270,160 78 90 281 878 6879

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 56 20 51,00 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBBEA Dbed aAECDDDdaDECCDABECAAdBCaABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC ac DEBcCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BaeCDADEDAB   D ae                      

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  aE D   d        ECb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,788 270,160 71 81 228 726 5718

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 62 21 56,75 47 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBcEA   DB BeECDDDCBDECCDABECAdEBCEbBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEcB bEBBeB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCdCDcDaD B   Deec   D  e               

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen    ED dAeD db CaA CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,670 270,160 107 122 449 1370 11038

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 15,15 15,07 11,05

Toplam: 120 36 12 33,00 28 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe D EB EA    B   bCDaDCBD CCbABECAAEBC b C

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal B BDaCdc   E B c CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik ce     aD      C        DC              

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,190 270,160 84 97 326 1018 8014

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 51 19 46,25 39 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDbEEdAD  EA ABCD DDadECBACDbAECBcBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal  Ba Da Ca Bb  BeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  ec D dDB   E cD     a C    B         e 

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c AD E AD     c   C 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,328 270,160 64 71 197 634 5033

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 66 24 60,00 50 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBAD DbAaAcCDEDDDCECBbeDAeECBcBeBacA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal cBCBDc C BBDECBeBb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  ecCDcEDBb    DD  D   DCD  Eab        DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cA D E ADAC   ACaCCc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,715 270,160 33 37 103 373 3326

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 75 20 70,00 58 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAD  EABABCDEDcDCECBACDbAECBdBeBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EeCBDd C  BcECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACcCDeEDBAD ECDDb D AeDCDA EBe     D  Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  DaE AD C a  CD Ca

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,300 270,160 53 59 159 543 4503

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 68 19 63,25 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEeADE b BAcCDEDDDCaCBACDAAECBEBCBCEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBaBDc C cBDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  b CDAcDBAD   DD  D  CDCD   B           

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cc DdE AD aaa eC CCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,573 270,160 111 126 493 1483 12132

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 35 32 27,00 23 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBdab  EccAaeECDDDda ECCDABdaeAbBdEAee

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BE DCCdBc aEBeae beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik    CD  a  d b  C                        

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen A  a d  A      c  Cb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MERCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,268 270,160 114 129 518 1554 12873

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 26 15 22,25 19 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDdEEBA      AdCDbDcDC C AeDA           

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBaadCdB cd            

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik dC  Dc  B D      C                      

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 0 43
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,140 270,160 97 111 407 1246 9906

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 41 12 38,00 32 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBA E   a BCDE Db ECBACDAe      BC A

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal E   Dc   BB    eBC       

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AC C  EDB    C                 d      DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  Dd bA     a C C a

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,810 270,160 26 30 91 329 2950

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 22 72,50 60 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEA DEDBABAECDDDCBDECCDABbaAAEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBaCCaaB DEBBCB b C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BC CDbDE  BdCED  D B DDADCdbBE e D    Bb

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ecE D aAAD BecCDAcbe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,660 270,160 104 118 437 1334 10722

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 38 16 34,00 28 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe  eEBd A    B   ECaD C DECCDABECed BddA e

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal eE D C Bc  EBB B C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik   ACe DE   c     e    b        d        

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen c E D   A     C    C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,133 270,160 56 62 163 550 4570

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 70 30 62,50 52 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEdADb aeaAdCDEDcbdECBACDAedCBcBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDceddcBbECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  eBCDAEDBAa ECDDC DB beCDA EB  C       B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c dDdEbAbAC  cAC CCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,870 270,160 12 15 43 175 1653

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 86 22 80,50 67 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aDeEEdADEDE aABCDEDDbCECeACDAAECBEcCBCdA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBcB CEBBDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACcCDdEDeADcECDDeCD  CDCDABEBbBd d   eDB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  DBE ADACBBeACcCCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,185 270,160 21 25 82 310 2817

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 19 73,25 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDbEadAD DEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBeBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBaB CacBDECBeBd C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBeDdED ADEE DDa DBAdDCeA bB      DCd c

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  D E AD C a AC CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 1 50
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,895 270,160 75 87 277 866 6782

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 56 17 51,75 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEBaEAEaEcBAaAECDDDCBDECCDABECAAEBCEAB 

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEae bEBB B  eC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cbAC  DE  e      c BaDD bC b   b        

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   E a               

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,475 270,160 46 52 141 497 4208

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 70 20 65,00 54 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEcADEDd aABCDEDDDCECBACDdAECBEeCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa C  BDEeBeB  C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CBeDecDc b E DD CDBAeeCD cEdbB    D  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    DdE A     B C CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKAN HÜSMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,868 270,160 86 99 335 1045 8220

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 15,15 15,07 11,05

Toplam: 120 49 14 45,50 38 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe  DaE dA E EbaABCDEDDDCECBACDAAECBEeaBdEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa C  BDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CcdDbEDB     eD               d        

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN FATMA ERSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,973 270,160 45 50 139 492 4175

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 72 28 65,00 54 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEA DEDBAaAECDaDCBDECCDABEaAAbBaaABe

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdaB bEBBCBebeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC eDcDEDABcCdDCbDA CDDADCB Bb d  d   B 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cE D  eAD  C CcA dC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,615 270,160 16 19 66 255 2409

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 80 17 75,75 63 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBADEaEABABCDEDDDdECBACDAAECBEBaBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDcC dBBbEeBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik eaBCDAEDBA EE eD  D   eCD BEB BC   D    

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  DdEEADAb d ACaCC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,710 270,160 67 74 205 672 5314

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 66 31 58,25 49 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe B aEEcADa a BAdCDEDDadECaACDAAbaBccCBCdc

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBeBDc C    E e BC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AecCDAEDaADEECDD CDBACaCD BEBcB       Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  DeEdADeCBB ACaCea

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,658 270,160 52 58 156 535 4431

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 67 13 63,75 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDCEEBAb  bABAdCDEDDDCECBACDAAECBEBCBb*A

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  C        Bb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CcCDcEDBADcE DDC DBb cCD  EB          B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  D E ADA    AC   a

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR AYTAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,803 270,160 110 125 491 1479 12061

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 33 22 27,50 23 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe ea BB b  EDB aAEbDDDCeDbCCDABbCed BCaAdd

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC         B Cc      

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c d    E   c     c       C   c      e   

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  e  D   A     a     

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM * N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,135 270,160 62 68 190 617 4925

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 67 25 60,75 51 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEadEA  EaBABAECDeDCBDECCDABECAAcBCEbeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BcBDCCaa   EBBCB beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCceD DEaAB CdDC D B aDADC D E        e 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cE D deAD  CcC AcCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,348 270,160 88 101 348 1096 8693

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 47 15 43,25 36 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAe  E BdBCDEDDbdECBAeDAAECBccCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDcbC BB EaBeBCaC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik   c   EDB              C                

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    D   A            

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,680 270,160 18 21 74 291 2669

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 82 33 73,75 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdaA aaDBAaAECDDDCBDEeCDABECAAcBCcAeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEaabDEBBeBeCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cacCDcDEDABECEDbCD BCDD aCBbBEECBDd  dBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ccEaDAeAAcBBCBCaAcCe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 1 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,813 270,160 6 7 18 119 1246

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 89 20 84,00 70 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEcADdDEABABCDEDDDCECBACDAAECBccCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal cBCBDaeCEBBbECBeBb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBCDAEDBADEECDDdCDBACDCDbBdB  e      DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BAADdEaADACcBBAC Ca 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,420 270,160 58 64 167 559 4623

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 69 27 62,25 52 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBA   a aABCDEDcDCECBAeDAAbCBcaCBbEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDc CddBDEaBecC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AeBeDcEDBAa E cD   B CcC  BEB    e D  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cdADdE ADdCBBBAC CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,908 270,160 116 131 532 1590 13240

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 12 1,00 3 15,15 15,07 11,05

Toplam: 120 27 30 19,50 16 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEaBEb    B a ECabDCaDbCCDABdCedbcCEAed

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal  EBD Cdce                

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c baDeaE  a        d    ed    aCB  ae   

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 4 0 2 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,805 270,160 30 34 99 351 3158

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 76 20 71,00 59 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBdEA DEDB BAECDDDdBDECCDABECAAbBbaABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCdBB DEBBCB deC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCceDADEDABEd DC c BCDD DCBb E          

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEdDAd AcB CBC A Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,700 270,160 115 130 523 1565 12942

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 6 15,50 39 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 28 25 21,75 18 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe cDCEEBcDEc  ac  D DD C CB CDA Ea        

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBb Dc Cad     aBb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik eac   E                        d       B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B eDddaA cb  ad   e 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BERKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,618 270,160 96 110 388 1209 9559

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 48 35 39,25 33 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdb b EdaeBCaEDceCbeBbCDAeECeEBeBdEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aB eDc C  BeE B Be       

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACcCDdEDBA E  Ded    aDC  d     b       

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen ebAD E Aa Ca  AC abE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,305 270,160 28 32 96 341 3065

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 26 71,50 60 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEBADE EdBeBCDEDDDCECBACDcAECBEBCBCcd

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDa CEcBbECBeBbdC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik deceDAEDBADEaCDDC D  CcCD     eC   D eDB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c ADBEdADAaB BACcCCc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 1 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,543 270,160 7 8 19 124 1291

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 88 17 83,75 70 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBdEAEDEDBABAECDDaCBDECCDABECAAEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEBBeDEBBCBBCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCceDA ED BECEDC DA eDD DC  BE Cd    CcD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen dBEdDAe AD  CeCcAcCe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,343 270,160 23 27 86 316 2854

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 77 17 72,75 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDCEEcAD  EAa dCDEDDDCECBAeDcAECBcBCBCaA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  CE BDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cecCDcEDBADEECDDeCDBACeCD BEBD     D  aa

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    D E ADAC    C C c

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,735 270,160 117 132 533 1591 13245

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 25 22 19,50 16 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe edcddad  E B acECDDbCBDEdCDABEC A cdEAaC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal  a DaCa                  

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik   db   b   E       d    DC              

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen                 d   

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,890 270,160 39 43 116 401 3534

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 75 26 68,50 57 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEA  b B BAECDDadBDbCCDABECAAcBCEbBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDeCEac DEBBCB C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCAeDADEDAaECdDCCbABaDDeDad BE d D    cb

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE D  eADBBCaC  cCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 2 4 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,915 270,160 85 98 331 1032 8127

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 53 30 45,50 38 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DdEacEAE EeadBAECcbDdBDECCDABECAbdBCdAee

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC ca bEBB B CaC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCc DbbE  Bcb b  D            E         

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEaDdd AD  CBC AcCe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,155 270,160 65 72 200 641 5097

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 67 30 59,50 50 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDCEacADbDbeBAdCDEDcDCbCBACDcAECecaCedEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBac CEaBcbCBeB  C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBaDbEDBA  E eD  DB eDCeAB B      D   B

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B dDeEEADcd  eAC CCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA YATIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,988 270,160 95 109 385 1197 9453

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 46 23 40,25 34 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaE dbe   ABABCDEDDDCECBACDAAECBEc BCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDa C Ba deBecCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik             E     c         B  e ebc a e

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen a  D   A  C   b  CCa

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 3 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,865 270,160 90 103 355 1125 8914

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 48 23 42,25 35 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBcEA  bDBAccECDebdBcECCDABECAdcBCEAcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDeCdBc bEaBCB C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik B  a  aE   c     e       C              

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AB dDA  A    B  d  C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,815 270,160 80 93 307 972 7607

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 14 8,50 28 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 14 15 10,25 26 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 56 35 47,25 39 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEdAc DaAadBCDEDDDdECB           BC e

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDadCEBB Ea eBCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik eeceDcEDBAaEaCee aDd CeCD  dBc     D  Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BAeDeEcADc   BAbcCCc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,795 270,160 40 44 117 402 3539

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 76 30 68,50 57 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEeBaAaeE BAaAECDDDdBDECCDABdCAAcBdEABe

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BacDCCEaBeDEBBCBcCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCceDdDEDABECEDCdD B DD DCB cE   D    aD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cE DdeeADBBCaCcAcCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,750 270,160 37 41 112 392 3477

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 4 20,00 50 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 72 14 68,50 57 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe ceEBBaAEDEDB BAECDDDCBDECe              

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCEB  DEBB c   C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCcCDADED BECEDC eABCDDADCBbBE        BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cE DedcADBBCBCDA CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,685 270,160 59 65 181 595 4838

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 68 28 61,00 51 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe bdEBdEAd b B BdECDDbCBDECCDABECAAcBC Aae

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCbac ebBBaBeCaC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCcCDdDE AB aEDC D BeDD D      dB     a 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABEEDcdeAD cCBC AECC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,673 270,160 31 35 100 366 3275

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 77 27 70,25 59 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEAaD DBABAECDDDdBDECCDABECAAEBaEdeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdaaeDEBBaB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC eDAcEDcBECEDCeD  eD d C    EC D    BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABEdDddeADBaCBCcAdCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 2 3 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,700 270,160 24 28 87 320 2893

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 22 72,50 60 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEbE EDaABAECDDDdBDEeCDABEaAAEBCE cC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdB   EBBaB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC CDc EDABE ED CeABCDDAeCB BE d D   CaD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABa D eeADBBCcC c CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,698 270,160 55 61 161 546 4540

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 67 16 63,00 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEeADbDE BABCDEDDeCdCBACDAAdCBEBeBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  C  B EC eB  C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  ecC bEDB D ECDD CD    C     bB    D   a

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  DeE ADeCBa  C CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,738 270,160 47 53 146 504 4251

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 69 18 64,50 54 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEA DEeBdaeECDDDdBDECCDcBECAccBCEAdC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCa   DEBBCB C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik caACDAcEDABc EDCCDABCDD DCd  E          

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   E D   AD      AE b

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,983 270,160 36 40 111 390 3459

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 74 20 69,00 58 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAecDbAaABCDEDDaCECBACDbAECBdBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  CdcBDE BeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ceBCDcEDBA  ECaDC DBAeDCD   B B     d DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  DdE ADeC    C CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,833 270,160 70 80 227 725 5716

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 62 23 56,25 47 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe cD EEdAca E B BCDdDDD beaACDc cCBc CB EA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  CEcBDEddeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  eBCDdED A cE DD  DB  DCD BEB B      eDa

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    DdE ADbCB e C CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,050 270,160 9 11 34 157 1560

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 5 4 4,00 40 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 88 28 81,00 68 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEaADbbE aABCDEDDaCbCeACDeAECBbeCBbEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDaCCaBBDECB BdeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBeDdEDBADEECDD CDBACDCDABEBDBCba DCeDc

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cAADeEdADACBBcACaCCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
ÜÇGENLER 1 0 1 0
Çokgenler 4 2 1 50
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,285 270,160 44 49 137 490 4160

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 15,15 15,07 11,05

Toplam: 120 68 11 65,25 54 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEeaEAaDEDB BAECDDDdBDaCeDABECAAcBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC    DEBeCB CDC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACD DEDABcCEDeCDABCDD DCB             

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,630 270,160 73 84 257 811 6292

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 57 14 53,50 45 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DdEBdEAd   B  eECDDDC DECCDABbCAdEBCEdcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBaCC                   

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCACDADEDAB CdD       D a BD E C D   CBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  aE    bAD    C    C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 3 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA METE BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,663 270,160 19 23 77 299 2729

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 79 23 73,25 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdbA  EaBdaAECDDDC DECeDABdC bEBCcAdC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCa   DEBBCBaCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCACDADEDABECEDCCDABCDDADCB BE b     CBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEaD abADBBCBCc  Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,135 270,160 42 46 122 429 3764

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 73 23 67,25 56 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEdAeEDEAaABCeEDcDdECeACDAAdaBcBCBCEc

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDBeCaBBDECBeBCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBeDAEDB D  CeD  DBACDCD BEB         ac

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B dDdE AD C a  C  C 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,490 270,160 89 102 351 1103 8758

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 50 30 42,50 35 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DecadaAE E BeedECDDDdBDECeDABEaAb       

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCaac eEBBeB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCbCDcDEDAB C D                         

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEbDdddADcaCeCac CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,630 270,160 20 24 79 301 2734

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 77 14 73,50 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBdaA  bDBeaAECDDDCBDECCDABECAeEBCEABe

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEcB DEBB B CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BaACDADEDABECEDCCD BCDD Da  BE          

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  BE D d AD BCeC     

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,518 270,160 81 94 308 975 7633

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 53 21 47,75 40 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aeEeBaA    B aAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCbccb     BedeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCACDADE  B    Cd     D aCd B  d D    a 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  a Ee   Aa          

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,560 270,160 63 70 196 632 5023

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 66 24 60,00 50 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEAE EeBda cCDDDCBDbeCbABcCAAcBCaA C

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEa  DbBBCB beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCcCDADED B CEDCde BCDDAeC  cE C     C D

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   E D   AD cC C    e

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,888 270,160 29 33 98 350 3151

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 28 71,00 59 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAc DaABAcCDEDDDCECBACDbAECBEcCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa Caaa   BeBb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AeBCDAEDB DcECDDCCDBACcCDeBEB cC      ba

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen ccdDdEcADACBceACaCCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AĞAÇBİÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,638 270,160 43 47 127 449 3897

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 75 34 66,50 55 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEadADEaEAaABCDEDcDCECcAeDAAECBacCdCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDaeCEcBDECeDcC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik dCBCDAEDBAecECDDCbDBAbDCDbB     E   aeDB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cdADeEdAaA Bca aaaCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 0 2 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,925 270,160 61 67 185 605 4879

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 65 16 61,00 51 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BaCEEdA  DE B BCDEDDDCECBbCDAeECBEeCBCEd

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aB BDc C aB E BeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBC AaDcADEECe CCD                     

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BA D   ADACBB Ae Cbc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,413 270,160 82 95 320 1002 7814

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 51 17 46,75 39 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEacabc E B e ECDDDdBDECCDABECAAcBCbAcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC B                 

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BC eDADED B     aD       C   E  BD    BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen     Dd  Ac    Cb  Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 2 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,390 270,160 77 89 279 873 6818

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 56 19 51,25 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBdEA aEDBABdECDDDCBcbCCDABEaAdcBCEbBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCaBa  EBB BcCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik B AeDADED       CD   D  eCB          a  

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen     a   A         Cb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFE ÖKSÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,988 270,160 4 5 16 100 1092

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 89 15 85,25 71 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAe  E BAdCDEDDDCECBACDAAEaBEBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDc Ca BDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDAEDBADEECDDCCDBACaCDbBEB BC   ed   

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BAAD E ADAC BeACaCCc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 2 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,895 270,160 57 63 164 552 4585

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 72 38 62,50 52 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBdEA  EDddBAECDDDCecbCCDABECAAbBdEcBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BceDaCdeeecEBBCceCcC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BaeCDdDEbABcCEDCCDA bc  DCBcBdEdB   C aD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcEEDddeADBaCBCc ECC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,190 270,160 112 127 495 1485 12160

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 36 35 27,25 23 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbEBBaA  E BeBAECaDDCaDECCDABECebcBC baC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal  aBDeC a  DbBBad C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c b  d dD  a  e              c b    e  e

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen b accd eb    e  c  C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ÇARKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,508 270,160 113 128 510 1537 12746

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 30 29 22,75 19 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEBdEA  E cddbECacbdBcaaCDA     c      

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaeDeCaeBd     BeCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik    C   EDb    DC D e    a             B 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen cB  cdc AD         e

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,163 270,160 22 26 83 311 2821

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 80 28 73,00 61 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBcEA bEcBABAdCDDDCBDECeDABdCAdEBCEbBC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDeCEcc DEBBbB C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCdaDbDEDABECEDCCe  CDDADCBbBE  BD  C BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcEaDAdbAD abcCcAaCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,860 270,160 5 6 17 115 1203

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 87 10 84,50 70 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBcEAEDEDBAaAECDDDCBDECeDABECAAEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCaBB DEBBCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCcCDbDEDABECEDCCD B DDADC    ECBDBCC   

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   E D   A   Ca  A Cb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 3 0 75
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,083 270,160 79 91 283 885 6930

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 56 20 51,00 43 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEdADa EAeA CDEDDDCECBACDAAECBEBdBC A

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EaCcDa Cd BbEeBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  Cc DbEDBA  aCaDCCD   eC               a

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    c   A     B    e 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,060 270,160 35 39 110 389 3455

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 76 28 69,00 58 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdAe  EABAdCDEDDDdECBACDAcbCBcBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa CdBB E BeBCBC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AeBaDdEDBADEa eD CDB aDCDbcEBD d   D  DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cAADBEaADbC acAecCe 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,875 270,160 94 108 376 1180 9309

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 48 30 40,50 34 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe Be EEaAe DbABAdCDEacabECBACDdeEaBb eBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDB CEcB    ec aC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik dCca AEDB  EddD   bc d CD  EaD bE       

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  D  dA          e 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 2 25
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,903 270,160 8 10 29 149 1523

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 87 22 81,50 68 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBADcDEAcABCDEDDadbCBACDcAdCBEBCBCEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDc CEcBbECBeeC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDAEDBADEECDD CDB CbCD BE  BCEB DC  a

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cAADcE ADACBBeACcCbE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,530 270,160 100 114 422 1287 10234

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 45 34 36,50 30 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDdEadAeE EdadBCDEDDDC CcACDAAECdccCB Ed

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBeBDa C BBeE B cb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCcCDdcD  a d c                e       c
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,495 270,160 66 73 204 665 5256

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 63 16 59,00 49 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBBEAE EDa aAECDDDCBDECCDABdCAAcBCEAeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC Bc  E   B  eC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCceDADEDAB CEDCCc                      

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEdDAd Ac  C C A  C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN DURU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,260 270,160 69 79 225 720 5683

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 63 25 56,75 47 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aDeEEBA   E a BCDEDDDdECBACDAA CBEcCB aA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa Ca BbE BeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  ec DdEDBADE Cc  CDB Ce   BEB      D  Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cc DdE ADbC dece CeE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,733 270,160 50 56 152 522 4368

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 67 12 64,00 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEBdEA  EDBABAECDDDdBcEC  ABEaeAEBCEAB 

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BceD CdBc      c C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACDADEDAB  E C DABdDDADC DBE   D    B 

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  aE D   AD    C     

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP BOLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,500 270,160 72 83 252 798 6178

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 62 32 54,00 45 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBaEA DbDd aAECDDDdBDECeDABEaecEBCEAcd

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCbBaeDE  eB beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCdeDADE      DC D      eCae b   c   CBD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABEEDAdbAc cCeCaAECe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 1 25
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,220 270,160 103 117 432 1316 10481

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 46 42 35,50 30 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DCEdeEAbDbDBeaAECDDDe DECCDABcaAAcBCEAcb

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdcceeae  BedeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCbbDd a be   D         a a           aD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   aE*bdAADe beCadaeC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,363 270,160 92 105 368 1157 9119

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 49 30 41,50 35 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DacBBEAcbbDBbddECDDDCBDaCCDABcCAbbBCEAeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCdaB DEBBCBBCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c   D  a     d   c  a   bb     dcD     b

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen c EdD d A    e     C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,933 270,160 93 106 372 1165 9155

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 46 19 41,25 34 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdA   aAa cCDEDDeCbCBACDbAECBbcCBCEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBaB C c               

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CBCDcEDB   aC                         e

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  DBE ADc       Cbc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,613 270,160 15 18 64 250 2356

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 81 20 76,00 63 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBADEDE BABCDEDDDdECBAeDAAEaBcBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDa Cd BbECBeBCaC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBCDAEeBADEECeDCCDBACDC dBEBD          

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  D E ADdCBaeAe CCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,513 270,160 87 100 338 1053 8322

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 51 25 44,75 37 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbE BaAd Eb AadECDDDCeDEaCDABECAb BbEABe

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCC ad  E B B   C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC C  DED B      e  dD  DC     e  c     

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE DA  Aaa dBe A Cb

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,615 270,160 3 4 9 69 793

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 91 11 88,25 74 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBBEAE EDBeBAECDDDCBDECCDABbCAbEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCdBc DEBBCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BeACDADEDABECEDCCe BCDDADCBcBE  B     BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  BE D  AADBBC C A CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,543 270,160 25 29 88 322 2905

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 79 26 72,50 60 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBdEAEDEeBbBAECDDDdBDECeDABECAAdaCEAeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCCEaBaDbBBCBBCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCceDcDEbABcCED CDABeD ADC  B  C      BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE Dd cADBaCeCcA Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 174,093 270,160 118 133 561 1652 14014

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 23 3,25 8 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,20 10,23 8,70

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 23 49 10,75 9 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe ceCEaBA ccdAacB adeccbE cAaDcebadbc     

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EeeBDBdCdcBDabebBdaC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Fen cedDBbdAacecBedbaCea

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
Virüsler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,448 270,160 17 20 71 278 2571

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 79 18 74,50 62 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBBEAdaEeBABAECDDDbBDECeDABdCAAEBCEA C

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal B BDCCdc       B  c      

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACDADEDABECEDCCe BCDDdDCB BEE BD    aD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcEaD e ADBBCeC A Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,170 270,160 54 60 160 544 4509

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 71 32 63,00 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDCEEBADEDdAeABCDEDcDCbCBAeDcAcaBcBeBCbd

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBD  CccBDEaBeBCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDAEDBADEd cDCCDB bDCD B  b bE   deDB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cddeda ADcCB  AC  d 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 1 0 100
Çokgenler 4 0 2 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,658 270,160 48 54 149 513 4313

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 70 24 64,00 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEBaEA  E BeaeECDDDdBDECeDABcCAAcBCbAeC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCCdBBbbEBBCBcCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACDeDE AB C DCdD BdDD  CB  E          

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cEcDAd ADBaCB  A CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,870 270,160 32 36 101 369 3311

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 78 32 70,00 58 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEBADEDEAaAdCDEDDDCECBAeDAAECBcceBCEc

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBeBDc CdcBeECB BbeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik eCcCDcEDBADEECDDCdDB  bbDA EBcBd  CDd Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B dDdEaADAC aeACbaCE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 1 50
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,638 270,160 68 76 212 684 5400

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 64 23 58,25 49 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBBEA bEDBA dECDDDCBDECCDABdCAbEBC    

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BaBDCC  c DEBBCB CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c cCDA EDbe CED d   CDD aC  c          b

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  aEdDAdcADBaC  cAECe

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Sayı Problemleri 6 4 2 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TURNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,033 270,160 109 124 481 1446 11681

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 36 25 29,75 25 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DbE BaAc beB eAECDDDCBDEdCDABdCdAEBCEde 

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal cEeDeCda    B  ccCc      

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik c eC   E  B                             

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen   d D  AAa    b    e

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,500 270,160 91 104 364 1148 9020

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 46 17 41,75 35 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEadb     a BCDEDDa ECcAeDAAECBEeCBCaA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal cBCBD  C  B  CeeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCc DAc BAD   D CC    DC d              

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen    D   A            

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,283 270,160 49 55 151 515 4333

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 69 20 64,00 53 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBADcDEeaABC EDDDdECBACDbA CBccCBCa 

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal    BDc C cBDEC  Bb C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCBCDAEDBA EECDDCCD   DC d dB         DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B A  EaADA  aeACcCeE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,133 270,160 34 38 107 382 3400

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 75 23 69,25 58 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe DdEBdEAdDEDa dAECDbDCBcECCDABECbAdBCEdcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC aB DEBBCB C C     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BeceDADEDABECEDC D  bDD DC DBE CBDd   ac

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE D  b D aC C Aa C

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SİNAN TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,398 270,160 41 45 118 420 3692

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 72 17 67,75 56 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe BDbEEdA   b   BCDEDDDCECBACDAAbCBE CcCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDa CdcBaE BeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDAEDBADEECDDCCaBACDC  BE            

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c ADBEbAc    B C Cec

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,685 270,160 101 115 426 1297 10304

Katılımlar: 118 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,23 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,05 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 13,63 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,52 1,54 1,33

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 15,15 15,07 11,05

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,94 2,01 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,69 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,14 2,13 1,58

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,77 6,86 5,01

Toplam: 120 43 27 36,25 30 57,36 57,48 45,12

TYT Türkçe aDbEaBA   EAaABCDEDDDdECBACDbbECBcceBCdb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBaeDB CdBBDECB db C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACc a c                 D  bc           

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen   dDd aA         eCa

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 1 25
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,420 270,160 6 75 208 678 5336

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 62 13 58,75 49 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEaAabDEeBABCDEDDDCECBACDAAECBaBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDc CbBBDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik AC  c ED      D      b CD               

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  D E    C  a Cb C 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 3 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,505 270,160 7 77 214 693 5465

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 67 37 57,75 48 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBAcbDEeBABCDEDDDCaCBeCDdAdCBcBbBdEb

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDBCCdBBeEaBeBbeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik c BCDAEDBAacEaeDb DB bcCDbe             

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen BAdDdEEAcACBaeACcdba

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 3 2 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,293 270,160 9 82 233 746 5859

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 62 26 55,50 46 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEdA   E eAdCDEbcaCECBAeDbedCBEcCBdEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCeDa C  BDbCBecbBC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik cCB D EDBA E CDDCCD  aDCD  E cB    D  bB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen a  DdE ADA   B C  b 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 1 0 100
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,078 270,160 3 48 128 454 3927

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 74 31 66,25 55 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe aDbEEBA  DE aAcCDEDeDCECeACDAAbCBEcCBbEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa CdaBDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBaDAEDBADcECDD CD  b CDbebd cC   D  Da

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cedDdEEADcCBBBcCaCec

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,358 270,160 8 78 215 694 5473

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 64 25 57,75 48 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBBaAEcEad BAECDDadeDECCDABECAAEBC bB 

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BcBDCC cB DEBBbB beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACDcDaD    ED  ccBCDD eCB             

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcEdDAdAAa  C  bA Ce

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 4 0 67
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,925 270,160 11 92 306 971 7600

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 53 21 47,75 40 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDbEEdADE a aABCDEDDDdECBACDAAECBcBCBd b

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal a CBDa dda    BeBCeC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CcCDAED    E  D  D    C                

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen B  DdE AaAd  aA  C c

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,108 270,160 10 85 262 833 6473

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 60 29 52,75 44 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEA  acBcaAbCDDDCBDECCDABdCAA BCaABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEcaCCbaB D    BaCeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCACDADE   ECEDCac        B a   BD   CBb

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE D aeAaaaCaC   ee

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 170,170 270,160 14 134 569 1666 14109

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 23 53 9,75 8 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe eeEBcE EbdeBAadEda eCaDEaCecBdeeA dCacBb

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BacabCdBBe beab          

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik eeeCc caDbdb                            

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  eEbcbd d a a e bbeC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 0 2 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 4 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA D ZBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,960 270,160 12 107 375 1179 9300

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 48 30 40,50 34 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEadEAE b d aeECDDaCBDECCbABdCAAEBd AcC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BcBDCCacB  EBB B deC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cC aDcbd  e                    e        

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABEdDAdbADa CB  AadC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 1 50
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,900 270,160 2 12 36 159 1568

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 85 15 81,25 68 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEB EbEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAd BCaAce

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDC da  DEBBCB CDC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik BCACD DEDABE EDCCD  CDcdaCB BE  BD   CBa

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen AcE DAe ADBBC CcA CC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 1 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KORÇA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,050 270,160 13 121 445 1366 11010

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 39 24 33,00 28 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe aDebadAe bbABAcCDEDDDCaCBACDAAEC c  BCdA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa C BB              

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CcC                      c           e 

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c dcdEdA c   B C aeE

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 0 50
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Sayı Problemleri 6 1 0 17
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,500 270,160 1 2 5 45 522

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 94 10 91,50 76 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEeA EDEABABCDEDDD ECBACDAAEaBdBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal aBCBDB C BBDECBeBC C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDdEDBADEECDDCCDBACDC  BEBDBC c DC DB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen cA D E ADAC B AC CCc

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 5 0 83
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,448 270,160 5 69 193 622 4969

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 65 18 60,50 50 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe DaEaBEAd b B BdECDDDCBDECCDABEaAAbBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC c  bEBB B CeC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik cCcCDADEaAB CED de B                    

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen ABE D  cAD aC C AcCC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 1 75
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,808 270,160 4 51 140 493 4182

Katılımlar: 14 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,36 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,30 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,20 10,23 8,70

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,39 13,53 9,72

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,29 1,54 1,33

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 12,68 15,07 11,05

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,64 2,01 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,80 2,72 1,95

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,89 2,13 1,58

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,34 6,86 5,01

Toplam: 120 70 20 65,00 54 55,57 57,48 45,12

TYT Türkçe BDaEEcAD DEeBABCDEDDDdECBbCDbAcCBEBCBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDa CE BDbeBeBCaC     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik  CBCDAEDBAbE  eD          BEdb          

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen ccADBEdADAC e AC CC 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Katı Cisimler 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,970 270,160 1 22 75 295 2705

Katılımlar: 1 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,50 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,30 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,75 10,23 8,70

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 18,00 13,53 9,72

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,00 1,54 1,33

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 23,00 15,07 11,05

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 2,01 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 2,72 1,95

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 5,00 2,13 1,58

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,50 6,86 5,01

Toplam: 120 80 25 73,75 61 73,75 57,48 45,12

TYT Türkçe DeEBdEAEeEDc adECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

Cevap Anahtarı B DCEBBEAEDEDBABAECDDDCBDECCDABECAAEBCEABC

TYT Sosyal BEBDCC ac DEBeCB beC     

Cevap Anahtarı B BEBDCCEBBCDEBBCBBCDCCCDBA

TYT Matematik caeeDADEaABE EDCCDAB DDcDCBccE C D  C BD

Cevap Anahtarı B BCACDADEDABECEDCCDABCDDADCBDBEECBDBCCCBD

TYT Fen  cadD BbAD aCcC AECC

Cevap Anahtarı B ABEEDABAADBBCBCDAECC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 1 1 50
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 2 50
Sayı Problemleri 6 4 1 67
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 2 0 50
Katı Cisimler 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,868 270,160 1 9 26 140 1427

Katılımlar: 1 134 588 2089 16317

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,75 25,32 20,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,96 3,11

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,30 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,97

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 13,50 10,23 8,70

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 26,75 13,53 9,72

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 1,54 1,33

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 30,50 15,07 11,05

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 2,01 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 6,00 2,72 1,95

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 2,13 1,58

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,50 6,86 5,01

Toplam: 120 85 11 82,25 69 82,25 57,48 45,12

TYT Türkçe BDeEEBAD DE aABC EDDDCbCBACDbAECBc CBCEA

Cevap Anahtarı A BDCEEBADEDEABABCDEDDDCECBACDAAECBEBCBCEA

TYT Sosyal EBCBDB Cd BDECBeB  C     

Cevap Anahtarı A EBCBDBCCEBBDECBDBCBCDCCAB

TYT Matematik ACBCDAEDBADcECDDC DB CDCDABEBDBC   D  aB

Cevap Anahtarı A ACBCDAEDBADEECDDCCDBACDCDABEBDBCEBCDCCDB

TYT Fen c  D E ADACBB  C  e 

Cevap Anahtarı A BAADBEEADACBBBACDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 2 2 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 4 0 100
Sayı Problemleri 6 6 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
ÜÇGENLER 1 0 0 0
Çokgenler 4 1 0 25
Katı Cisimler 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ortalama hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
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