
SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,886 299,050 71 81 322 5583 64754

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 4 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 67 34 58,50 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBD bbeEeECDBEBADDAEaeBbADCCEcdeCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACd  d BDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD Db de eEeDa CC B B DaAaD  Eeb D  ab 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EddCAaCDCdD ca aBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,496 299,050 3 4 49 1215 14754

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 89 8 87,00 73 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCDAE  E DCBB ABEDbeDDAbBACEDeADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED  B aC CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED ADAEBCBE    E ABA   E    DEA 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dEEACbbDE DBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,744 299,050 1 1 33 847 10483

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 96 22 90,50 75 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBDbCdeECEaDBEBADDAEDABAAcCdEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbd deCcabCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEaaCDADECA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECADCDCBDdECaEcEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,302 299,050 60 68 277 4896 56542

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 68 21 62,75 52 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBCbAb  EdDCBdCABdDEADDAABACEDCADBcaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCe  EdcCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCaBED ADAE    dB    AB  D      DaAa

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E  CebDE  eCC   a  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,449 299,050 104 120 510 9452 112146

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 47 31 39,25 33 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDacCbA c E DCBdeccEDEADDAbBeCEDCdDBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEEDeeBDd ECcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CaBcDC dED c     B   d   e     E     b  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen b a aaeD       c    

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET USTA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,695 299,050 106 122 522 9674 115143

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 44 25 37,75 31 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDEcCbA b E DCBd ABdbEecDAdBACEDdADB aCd

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal beEdD AB d     CAaDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CaB DCcBE AeDA   BE da                  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E  CdDb            

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,905 299,050 30 32 170 3017 35292

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 79 21 73,75 61 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBc   B  ECDBdBADDAEDABdADCCEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDdEcbbe ACca  EADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABA DEADEcCCBBEB  D BDE E b D  b A

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECAaCDbdD EC EBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,600 299,050 35 41 195 3509 40853

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 6 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 12 19,00 48 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 79 34 70,50 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAcBDbCbBECECDBEBADDAEDABAADaCadBDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbd deCdDcCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADaEADcBCC BEaBc b D  dbb DeDdeA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ccECAeCDCdDdECCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,443 299,050 50 57 230 4002 46542

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 26 67,50 56 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBCbAaECE DCBdCABdDEAaDAABAbEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEdDdeBcbCECdaCA *E     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBbDA De BCBEB CDEBAB    Ee       

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  dE CbaDE DeCCEE ECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,995 299,050 61 69 282 4979 57419

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 68 25 61,75 51 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDaeC A EaE bCBB ABcDE DDAABACc CADBc CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAcEcCA  d abBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CD bDCeaEDAA AEBCBcB CbEBca  D       b  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  d AC aDEADBCCEdAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 0 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,934 299,050 26 28 163 2909 34079

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 77 10 74,50 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe C aA  D a BEeECDBEBcDDAEDABAADCCEABDCAC 

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACE    cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEADEB C B BBeD BD  E a       

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        DdBDAE CEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,330 299,050 18 20 133 2428 28757

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 82 17 77,75 65 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDaBCbA   E DCBdeABdDEADDAABACEDCADBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED AB  C CdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCeBEDAADAEBCBEe CDEa BADD      baAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E A b DE DBbCEaAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,921 299,050 47 53 220 3826 44373

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 6 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 12 20,00 50 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 78 37 68,75 57 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbcABBDbbdBECECDBEBdDDAEDABAAaCdEdBDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEebbDBeedDcCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC BAeDEeDEBCd aaBBDD BDEecbbCD  cac

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen dcdCAaCDCdDbEaCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 163,020 299,050 116 132 615 12067 150087

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 14 2,50 6 26,25 26,41 23,72

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 15 35 6,25 5 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDcaacebaCacbdBeCcBa                    

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Matematik   B DbecEa c eEBdB  d  E ea             

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen bbdAabe       dEbbea

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 1 0 11
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,314 299,050 23 25 151 2796 32701

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 80 19 75,25 63 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAEdaEbDCBBedBaDEADDAABACEDCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbAc b  ddDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCeBE AADAEBC  B CD     D DE   CD   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bEAaCaDE DBCCEEAdaB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE SERDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,627 299,050 108 124 542 10313 124137

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 10 14 6,50 16 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 43 39 33,25 28 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDaBC  EEdE ae dCe ED eDD bB dd dd eeCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdcC   bCbC  CAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CD  Db cE  ceAEd Bc  d b cd  b  cCD Dd b

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b  bCcD  DeC E AaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 3 2 33
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,431 299,050 87 99 408 7371 85761

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 55 21 49,75 41 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe Ca ABcD   B CECeBdBADcAEDABAAbCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEed  cA cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik dB bDC B b E  E      B    Be         E  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c bC beDe D   CEBE  

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,991 299,050 9 10 76 1568 19096

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 90 25 83,75 70 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDaBCbAbEdEbDCBdeABEDEADDeAdAdEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCABDae CcaCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBEDAADAEBCBEB CeEBABADDec  DCDEb 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEACaeDEeDBCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DEVRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,641 299,050 97 112 470 8663 102030

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 48 19 43,25 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDa CaAc CE DCBdeABbDEADeAABACEDCAbBACaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal aAEED       Cc CABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbBbDb BED   d   B     c                

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen    AC  a   ea E     

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA TAHİNCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,330 299,050 94 109 463 8486 99809

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 49 21 43,75 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe C EAeBD  bB CECDBEcdDD bDABcAcd d       

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEe      cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDa C BcDaEeD     B B  DAB            c

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E    aCDCB    aaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 3 1 33
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,230 299,050 37 43 201 3592 41726

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 16 70,00 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBCbA   E DCBBCdBEDEADDAABAaEbCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEbDCeBDdacCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBE CaBE  AD EBCBE   D B B  D       E  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E ACCDDE DBC EaA  B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,064 299,050 86 98 404 7268 84345

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 55 18 50,50 42 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBD  cBbeECDBEBADDAEDABAADdCEABDaAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACd  eeBD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD bC BeD EAb                          

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c  C   D e     a  EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,832 299,050 27 29 164 2916 34145

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 76 7 74,25 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDEABBD  dB dECDBEBADDAEDABAAeCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACE  AaBDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD  C  A a A      BEB    BD      D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  CAcCDC D E CEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,254 299,050 99 114 476 8750 103218

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 45 9 42,75 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDaBC AE    DCB  ABdD  DDA BACEDCADB  CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal   E D A     C DCA DE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik  DB DCe  a  eA   B     E       d    D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen       aD      Ea   B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 0 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,296 299,050 11 12 81 1643 19929

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 87 15 83,25 69 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBDbCEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABD ACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEA b ceCcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADeEeDEc C BEBdDD BDE   b DA d  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen d ECA CDCBD  CCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,025 299,050 67 76 300 5270 60933

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 66 23 60,25 50 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAeBD CEBEeECDdEBADDAEaABAAbCbEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbCd  e cDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD bC B  cEA    C BE B De D    b       

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c  CAa DCcD EeCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,704 299,050 56 63 253 4283 49582

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 71 20 66,00 55 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBD   BEbECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEE bd  eCcDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbcC cAD EA E    BaB  DAaDE d  CD  c b

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b  C  bDC D E C BEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,789 299,050 96 111 468 8584 101037

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 50 26 43,50 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAeeD bc bCECDBaBADD EDdBAADCCdABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEcCE  ebBDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD    B  e c                           

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b aaAcbD  ec  CbBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 1 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MERCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,507 299,050 111 127 553 10587 128203

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 36 17 31,75 26 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBD   B   C dEBdDDe DAecADCCEbBDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EbdEA    e cD CEAbBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcD  e B D                              

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,396 299,050 100 115 486 8941 105643

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 45 14 41,50 35 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaABBD   B  ECDcdBdDD  DeBAA CbEABD    

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEA d  A ca CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik C D    B  e  D     B      B   a b       

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E EC   D  D     Bd  

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 4 1 44
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,110 299,050 42 48 207 3650 42442

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 21 69,75 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBDbdEBECECbBEBADDAEDABAADCCEdBDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDbEeC  BeCcDcCEAeBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DC B DeEAD B   BEBBDD aDE c      a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E d  aaDCBD E CEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,685 299,050 95 110 465 8539 100326

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 48 17 43,75 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe C aABBD   B  EaDBEeADDAEaABbA CCEeBDaebB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEb      cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD    B   EA E          d Dc   b    b  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b      DC      aBE A

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU KOÇAK 8105   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,151 299,050 66 75 297 5200 60122

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 68 29 60,75 51 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAdEbE DCBcdABEDEAaDAABACEcCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCe  dadCcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDe DCDBE AA e BbB   b E AB    E Cbb c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EdAabcDE DdC EaAbCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,288 299,050 6 7 64 1448 17540

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 90 20 85,00 71 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCcAEEbEbDCBBCABEDEADDAABAaEcCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCAcDaCcCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCeBED ADAEBCBEBBC EBAB    Eb   ac C

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EbEACbeDcADBdCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,734 299,050 41 47 206 3624 42048

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 16 70,00 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBC AabCEbDCeBbABaDEADDAABAaEDCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbA  bCECBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCeBED A AEB B   C  B B   D     D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  d AC cD  DBC dEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,344 299,050 88 100 412 7429 86623

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 55 22 49,50 41 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEeCbAc bE DCBBeABEDEADDAABACEDCADBAdbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCe  beaCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   e DC BE    e   B   e    B  D      Dbc 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  c A   D  D   EaA  c

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,943 299,050 40 46 204 3612 41913

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 19 70,25 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaAeBD   BceEaDdEBADDAEDABAADCCEABDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EcEEAd     cDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdDbDCABADDEeDcBCC B BBbD BDE  DC D  c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECA CDCcD    a dE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKAN HÜSMEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,224 299,050 89 103 423 7576 88328

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 53 17 48,75 41 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBC AEc EbbCBBCABbDEADDA BACE CADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEE  e     CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C e DC  ED   AE  B               b      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b AC cD  De  EaA  c

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN FATMA ERSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,339 299,050 49 55 224 3854 44734

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 73 17 68,75 57 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaeC AEECEbDCBBCABEDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCA  b cdcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDeEDCeBED A AEB   B  D B B    E     a  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen b  Aab D  DBC EaAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AC* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,987 299,050 25 27 162 2908 34055

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 80 23 74,25 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABcDdb BEeECDddBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDdEAbd BeacD dEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABADDEAD B C B BBb ABD  Eb CD   ac

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECAe DCBD ECCEBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,011 299,050 33 38 189 3367 39354

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 77 23 71,25 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaABBDb EaEbECDdcBdDDAEaABAAbCCEA DaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal dDbEA d  e dD   AD       

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABADaEcDEBCCBBEa DDABDEAE C DAbd  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen d EC eCDCBDAEC  BEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,207 299,050 38 44 202 3595 41747

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 73 12 70,00 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAdBDb cBECECDBdBADDAEDABAADCdEABD ACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEAC   c BDaCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD bCABA  EADEB          BDE E         

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  CA  DCBD E CaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,154 299,050 76 86 337 5829 67696

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 63 22 57,50 48 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDcBCDAcEbEbDCacCABEDcA DdAeA EDCdDBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEEDbc     CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED A AE a EB  a   B  Da         

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bcAC aDE  cC Ea E  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 4 5 44
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,717 299,050 105 121 521 9671 115115

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 44 25 37,75 31 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAdeD  cdEbEaaBbBADDeEDABAADCCEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDdEebd  e cDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik  B     ecDDEecE            D            

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b      D        B E 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,126 299,050 115 131 608 11893 147506

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 20 31 12,25 10 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEcC Ac CE cedd ABaabecDAeBeCEb        

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdeeeacb               

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik Ce                                      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dE AdeaDbcb      E  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 1 4 11
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,085 299,050 4 5 57 1339 16229

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 90 17 85,75 71 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaAdBD bEBECECDdEBADDAEDABAADeaEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAbb  ACcD CEADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDdeBADDEADEBaCBBEBBDDABDEAE   D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECADaDCBD ECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,045 299,050 79 89 356 6303 73108

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 61 25 54,75 46 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDaBCbA     DCBd AB DdADDAAaACEaeADBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAcdDCA DbCceBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBaaCeBE  c A   B B C E  B         Dd  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEAabeD  DdC EaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,661 299,050 107 123 533 9903 118280

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 43 28 36,00 30 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dcaBecA     bCa  ABEDEdD AAecCEDbdDBcaCd

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAcEDCe cb  CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik b   eC B b  D                  E   CD   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  c ACCeDce    EaAE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 2 7 22
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,968 299,050 54 61 240 4089 47507

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 28 67,00 56 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBDbbdBECEdDdEBADDAEDABAADCCEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDbEAbbbBeecDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEbC Be cEeDEdCCBaEB   dBDE     D  d  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E EC abDCcD E CaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,492 299,050 112 128 573 11160 137207

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 29 15 25,25 21 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDaBCbAb  E D B eABaDdAD   e     A      

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal  * dD d     d a ABD      

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C BEDCD                        E    Dd  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        D      Eb  CB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 3 2 33
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 0 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA İĞDELİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,367 299,050 44 50 213 3703 42914

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 22 69,50 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBCbAbb E DCBBCABbDEADDAABACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDeeBDdb CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DCDBEDAADcEB B B CbEBeB b b       c 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACbcD AD C EE dCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM HAMARAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,249 299,050 101 116 499 9148 108212

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 45 18 40,50 34 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDEeC AE  E bCBBedBdDE DDAABACEbd       

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEED          eABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCacED  bAEB B        B    E    cd  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  c     D    C E A  B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 4 0 44
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BERKE R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,704 299,050 102 117 503 9186 108687

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 49 34 40,50 34 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABcD   ebCEaDBdBADDeEDABbADCCEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cbbEc    e c  dEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CaDbDe eA aEccE     bB   eB   E   D    b

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c baAadDe D    aa EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,453 299,050 69 79 306 5359 62108

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 68 32 60,00 50 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDEBCbAEcbE DCBBeABaDEeaDAABACEDCADBACaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCed bCcddDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C BbDCeBED ADAEB B c Ce e B  D Ebd  Dc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  bb   eDEeDeCCEaAaCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,414 299,050 22 24 144 2684 31507

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 81 21 75,75 63 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBDEddBECECDBdBADDAEDABAADCCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDdEAbbcBeCcDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCAB cDEA bB C B BB D B   a      E  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen cdECADbDCBDbECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,052 299,050 55 62 251 4266 49362

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 72 23 66,25 55 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAceD b BEeECDBEBADDAEaABAADCaEABDCcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEb  DBACcD CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABAaDEeDEBCdcaEBB a BDE E   e     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b  C b DCBD b   BEE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,528 299,050 31 34 172 3034 35513

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 79 21 73,75 61 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDaBCbAb bE DCBBCABdDEADDAABACEbCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEED e  aCbCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEcCDBEDAADeEBCBEB eDEB a DD    D D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEEAC eDE DBCa aAE a

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,046 299,050 81 91 360 6376 73886

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 60 22 54,50 45 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABcD   B eEaDB BADDAcDABAAaeCEABDeAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAdE  A     EADeC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBcbDC B DeEADE C      e   DE     e  a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  adDCDaBb   CdBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ NEHİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,923 299,050 85 97 401 7205 83600

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 59 34 50,50 42 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BcaBC A abEEDCBd ABEDEADDcAeAdEDCeeBeCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal aecdDCe  d dCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik d BbDCaBEa  DAE  B c bDEB B DDa         

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACbcD  DeCCEaedac

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,786 299,050 45 51 216 3736 43236

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 76 27 69,25 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBCbAEdCEbDCBdeABdcEAaDAAeACEDCADBAbCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCA  d  CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCcBED eDAa  B d CeE AB eD E CD Dc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACCaDcbDdCaEEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA YATIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,987 299,050 92 107 439 7908 92565

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 53 24 47,00 39 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDcBCeA c E DCBBCAe DEADDAABAaEDCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDCeBb  cCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   BEbC dEb d  caC              E    Da  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  ac b DD      Ea E B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,416 299,050 110 126 552 10557 127596

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 41 37 31,75 26 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAac E eCade acaEADDAAeAdEaCADBcaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEbDbeB d bCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B ca ecb    c b    b a c  D           

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  c   bcD cD  CEa b B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,891 299,050 12 13 83 1662 20119

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 88 19 83,25 69 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDccC Ac CE bCBB AeEDEAaDAABACdeCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbA  bC CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADeEBCBEBBCDEBABADD E bD DEAa

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cE C DDbADcCCEEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,734 299,050 28 30 165 2924 34216

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 81 27 74,25 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAbEeE bCBaCABEDEAceAbBACdDebDBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDdABDEC a  CABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDaEDCDBaD A AbadBEBaCD BA bDDcEA D D Ab

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCbDc bBCCEaAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,820 299,050 34 39 190 3379 39471

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 76 20 71,00 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaeCbA b E DCBBeABEcEADDAABAaaDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEEDde  dCcCBDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBcDCeBEDAA AEB cE  CeEBAa         D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EE CbDDEADBCCEEAE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,105 299,050 13 15 95 1843 22088

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 86 17 81,75 68 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDEABBDbCbBECECDBEBADDAEDAcAADdCEABDeeCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACb  eCdaddEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABA DEADEBCC BE  D  BD  E  CD  cb 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c ECADCDCBD ECCaBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,861 299,050 77 87 342 5964 69413

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 65 34 56,50 47 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDaBC Aa bE DCBBeABEDEADDAABeCEbCADBcebB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal dAEdD e  b aCBDCABbE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBceCDBE cADe a BEB Cba bBA DcE        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dbEAabcDEcDcCdEEAcCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,382 299,050 53 60 237 4061 47223

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 27 67,25 56 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAdBDbCEBE EaDBdBADDAEDABAAbCbEABDCAaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACdc eacD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD bCABAD EAcEd C cE d D BDE    CDc c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen cdcCAedDCdD cC EBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,356 299,050 19 21 137 2480 29322

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 82 19 77,25 64 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBCbAEE EbbCBBCABEDEADDAABACE CADBA CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEEDC   be CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik bDB DCDcE AADAEBCaEB CeEB B  D E  D D ca

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EbACdaDcADBCCEEAECc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,961 299,050 57 65 257 4324 50051

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 70 17 65,75 55 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDEBCbAEbaEbDCBBCABEDEAaDAABACEbCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDC   dCd cDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik eDBEDCeBE A D    BEB d  B    D       a  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b  CdDDE DcC E AE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,809 299,050 17 19 132 2400 28470

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 82 16 78,00 65 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBDEbbBEeECDBEBADDAEDABAADCCEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACa  eCcD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDdDC BADDEAD B C BE B DABDE E   D  cdA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c  CADbDC   EC EBdE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,807 299,050 65 74 294 5176 59650

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 67 25 60,75 51 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CaaAeBD   B CECDdbBADDAEaABAAcCaEABDacCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cbEEbCa BeCcD CEAecC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDb CABADeEdDE CC BEB    B   E      E  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c  CAebDCeD ECCEB EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,866 299,050 15 17 110 2117 25199

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 83 14 79,50 66 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbA  aEbDCB eAcEDEADDAABACEDCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbe  bCcCcaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBdDC BEDAADAEBCBE  CDEB B    E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACCDDE DdCCEEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERGUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,680 299,050 70 80 319 5536 64145

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 66 28 59,00 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAcBD   d eECDBEBADD EaABAADCdEABDbcCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEcA d  eCBD CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC Be aEAD BCdeBdBB DdBDEcEa   d    

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E bCAcdDCB  ca b E A

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,266 299,050 20 22 142 2653 31022

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 82 23 76,25 64 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDEBCbAdbdEEDCBBCABEDEeaDAAcACEDCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEbDCABebCcCcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADA BCBE BCDEB cbDD          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dEbACCaDE D CCEaAcCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,989 299,050 59 67 272 4726 54626

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 70 27 63,25 53 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAccDb bBcCECDBbBADDAEDABAADCCEAdbacCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEACdDBAdaDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC B  DE  E Cd  E  D AB E  e     c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c bCAaCDdBDAdCCaBEEd

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,072 299,050 114 130 595 11586 143442

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,01 15,93 13,41

Toplam: 120 26 27 19,25 16 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe ecE CbAcE E bbBebABdDdeacAABAbEe ADB a* 

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEdedAB d  C            

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik eDe Dd   c   A  CB                      

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,201 299,050 75 85 333 5698 66080

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 63 19 58,25 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEeCbA     DCBdeABEDEADDAcBACEDCAeBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEEDCAB d aCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C BbDCeBED eDeEBCB   b E c   D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  dE C aD  D e    E B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,097 299,050 39 45 203 3602 41809

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 18 70,50 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe dDEBCbAEb E DCBcCABEDEADDAABACEbCADBA CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDCe  dC CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCeBEDAADe B BEB Cb B B DD      Dc d

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b  Ce DE Dcb Ea E B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,973 299,050 29 31 169 3012 35246

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 80 24 74,00 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBD  EB bECDBdBADDAEDABAADCCEABeCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEdACba A BDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDaDCAB DDEADE CC aEBBDaABDE E b D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EcECAcaDCdDbcaCaBcEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AĞAÇBİÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,097 299,050 24 26 157 2855 33397

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 82 29 74,75 62 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBD bdBEeECDdbBAcDAEaABAADCCEABDaACc

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEACdbBACcDadEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbcCABADeEADEdb  BE   c BDEAEDCCD  ECc

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen EEECADbDCcDAbaCaBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,880 299,050 21 23 143 2668 31229

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 80 17 75,75 63 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAeBD  EB CECDBEBADDeEDABAA CCEABDaeCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEAd   eCcDbCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABAeeEeDEBC  BEBBDD BD         a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECA CDCdDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,711 299,050 84 96 395 7157 82968

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 56 22 50,50 42 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDceCbA b E aCBBCABEDbAaDeABACEDCdDBeaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEEDCA  dC CcaCABeE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik eDB DC BE                      E     c C

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EE C  DE DBCaEaAdC 

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,980 299,050 90 105 436 7841 91733

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 53 22 47,50 40 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAdBD  EBEdECDBbBdDDAdDABAADCCE Be eaB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDbEbCb Be cD CEAeBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD  b BADeEA   CC   BB e Bab        c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        D       a   A

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 5 2 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT E E Ö SÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,881 299,050 8 9 74 1536 18668

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 87 13 83,75 70 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBD  bB eECDBdBADD EDABAAbCCE BDbACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEAba BACdDECEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDC BADaEADEBCC BEB D  BDEAE   D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECADCDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 1 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,433 299,050 58 66 267 4631 53674

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 11 19,25 48 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 73 37 63,75 53 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAbbCE DCBBeABEDdADDAABeaEbedeBcCCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal ccEbDdAB bCdCBaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBaDbADeEcC EB dDEcdB  D E C CDbba

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACCeDcdDBCaEdAdCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,887 299,050 113 129 588 11414 140851

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 28 23 22,25 19 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBC AE  E DCB eAe bEAcDAAeddEa A abCbB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal aAEd  b  d  Cca A        

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik   B  d   c   A   d                  D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen      d D         a  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ÇARKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,265 299,050 103 119 506 9326 110666

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 47 29 39,75 33 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDaeCbAbE E DCaBCABEDEADDAcBACEeCADBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EcEEDCe  dCcdBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C   bdcB D b         e a       b     a  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  d  ba D    a Ea E c

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,780 299,050 48 54 222 3832 44459

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 77 33 68,75 57 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAeBDdbEBdbECbBEBAcDeEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEAdb  e cD CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik bBDEDCABADDEADEBCb BEBB e cDE EaaCDbcaCA

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECAaaDCcD caCaBdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,655 299,050 36 42 200 3562 41438

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 17 70,75 59 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBCbAEECEbDCBBeABdDEADDAABACEDCcDBAaaB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEdDbeBcbC CBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDbaBEDAADAEBCB BB      AD DE  DCDb  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E   C D      E  E  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,009 299,050 73 83 326 5634 65462

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 62 14 58,50 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBCDAb bE DCBaCABdDE DDAABACEbCADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EeEEDbe    ECBDCABeE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik bDBE CD E   DA   B     EB B  D      Db  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen     CC D      E Aa B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,336 299,050 98 113 472 8686 102279

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 49 23 43,25 36 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAE dEbDCa bdBEDdADDAABACEeCeDBAabB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cbEEDbc   C dBDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B  CedEb   AE CBE    ba    D c        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen        D         c  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,919 299,050 2 2 37 979 12013

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 93 16 89,00 74 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAecDbbEBECECDBaBdDDAEDABAADCaEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEACE deadDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABADDEADEBCC BEBB DABDE E CC   E  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E EaADCDCBDAECCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,057 299,050 78 88 344 6012 69989

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 62 22 56,50 47 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBC AE  E DCBBCABdDEeDDAAcAaEbCdDBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDCA  d  CBaCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DCecEDAAD EB  ac C    B             

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  cdACbaDc e C EaAb B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,968 299,050 64 72 286 5041 58090

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 66 17 61,75 51 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBD   BEeECDBdBdDDAEDABAADCCEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDbEcdd  ACB  CEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDE CABADDEAD   C        eD      D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECA bDC D  aaa  EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,030 299,050 32 35 177 3111 36340

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 77 16 73,00 61 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbA E E bCBBCABdDEAbDeABACEDCADBA CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDb d b cCc CAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCDBE AADAEB BEB CDEB B    E   b    

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACb DE DcCCEEAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 0 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,106 299,050 83 94 378 6713 77731

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 59 23 53,25 44 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe C EAeBDab eaCECDBaBdDDecDABAAbCCEABD cCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEedd  A cDdCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDC BADaEAD  C   EBBD  B   E         

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  C   cCe   C d b  

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP BOLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,748 299,050 51 58 235 4044 46988

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 26 67,50 56 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBD abBcdECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEACdDBe BDcdEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDb dAB  eEeDE CCBBc   D B E E   D    d

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen ddECAeaDCBD EaeaBbdA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,180 299,050 91 106 437 7894 92397

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 53 23 47,25 39 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAeBD CEBEeECDBEBADDAEDABAADCCEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EcEEAbd Bb dDdCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik eeb D Ac  ed  c  C   B               a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b a   bD       aBE  

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,249 299,050 82 93 376 6699 77622

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 0 10,00 50 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 57 17 52,75 44 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDacCaA   E bCBB ABEDE eDAAeAaEbadDBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAcdD e        CABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBED  DA BCB   C   e b   E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EE  CDD    C  EAE B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 3 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,259 299,050 10 11 77 1602 19468

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 87 13 83,75 70 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAEECEbDCBdeABEDEADDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAEdDbA  dCdCcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBEDAADAEB BEB CDEB Bc D E        

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E  C DDE DcCCEEAdCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,324 299,050 14 16 106 2060 24525

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 85 19 80,25 67 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAcBDbdEBECEC dEBADDAEDABAADCCEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACbe ceca CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADaEcDEcCC BE B D BDE ED CDA c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  CADbDCBD ECCaBEE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,174 299,050 7 8 71 1522 18527

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 14 0 14,00 70 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 88 15 84,25 70 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe cDaBC AEd EbDCBBCABacEAaDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEbDCA   C CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBEDAADcEBCBEB CDEBABdDD EA DbDc  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEACC DE DBCCEE E  

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,457 299,050 5 6 59 1371 16534

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 90 18 85,50 71 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAdBDbCEBEeECDBEBADDAEDABAAaCCEeBDeebB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEACaD AadDaCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEADEBCC BEBB D BD bE CCc  a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E ECADCDCBDeEC EBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,518 299,050 16 18 118 2231 26446

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 83 17 78,75 66 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaABcD bbBdCECDBEBADDAEDABAADCCEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEE     e cDE  Aec      

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDbDCABADDEADEBCC BEBB D BDEcE   D  ca 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen dEECADCDCBD EaCEBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,804 299,050 43 49 209 3665 42624

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 17 69,75 58 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAEbCEbDCBBCABdDEADDAABACEDCADBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEbDCABDdaECdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C B DC dED AD E  BE   eb  B  D          

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EdACd DE DdC EE dCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,666 299,050 52 59 236 4050 47040

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 74 25 67,75 56 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CDEABBDE bBECECDBEBADDAEDABAAe CEABDeACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDdEACabBeece CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcDEDCAe DDEADEBCdBBEBeD  B Ecb a D  c  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b cCAe D ee  C aB E 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,168 299,050 63 71 285 5022 57966

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 68 25 61,75 51 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEABBD  aB CECDBdeADDAEDABAAbCCEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdEACd  e cDcCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CaDbDC BA DEbD  CCBB dB eeBDEd          

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen b  C aCDCeD EC aBbEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,981 299,050 62 70 283 4980 57432

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 4 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 70 32 62,00 52 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABBDbCbBE ECDBaBdDcAEDABAADCCEABDCAbB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEbdc  eecDcCEADcC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD DC BA  cAcbB C aEcB DABD  Ec C b cd 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c aCAabDCeDA aCEBaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,591 299,050 80 90 357 6332 73446

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 61 25 54,75 46 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAB D  cB CEC  EBADDAEaABAcDCbEABe ACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal d Ece d  e cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDb CAB beEAD B d BEB  e BD  E      a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c dC aCDCBD EaaEcdEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN TURNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,912 299,050 74 84 327 5641 65529

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 61 10 58,50 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAdBD  bBEeaCDB BdDDAEDABAADCCEABDaAC 

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEA d  ACBDECEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDED  e a EAD   C B          E         

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E    D D         EE 

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 2 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,341 299,050 93 108 462 8484 99793

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 48 15 44,25 37 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CaEAeBD   B e CDB BdDD EDABAADCddeBDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEACd  e  D dEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD  C BAaaEAD       B  e B             

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 6 2 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,047 299,050 46 52 218 3818 44298

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 75 25 68,75 57 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe CcaAeeDbbdBEeECDBaBADDAdDABAADCaEABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cbEEACd dACcDaCEAD C     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDEDCABADDEcDEcCC BE B DAB E E   c   b 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen c EC aCD eD EC EB EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,666 299,050 72 82 323 5593 64935

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 67 33 58,75 49 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDaBCDAEEdE bCBcCAeaDEADDAAcACEDCdDBAeCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal cAcEDCe bde CcaCABeE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBEDCDBb  ADeEBC EBeCDc  BeDDaE    Dac 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen   bAa eD   cCCE AcCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 6 3 67
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SİNAN TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,598 299,050 68 77 301 5292 61267

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 65 19 60,25 50 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe eDa CaA a E DCBB ABEDEAaDAABACEaCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEEDCA cb  CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C   DC BE  A  Ea  E  CDE  B  D b e  D  a

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  d AC  Dd DBC EaAdCc

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,621 299,050 109 125 550 10517 126917

Katılımlar: 116 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,25 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,23 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 0,73 0,80

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,80 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,35 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,13 10,13 9,61

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 14,76 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,24 1,45

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 16,01 15,93 13,41

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,12 2,19 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,30 3,32 2,60

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,17 3,21 2,31

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,59 8,73 6,69

Toplam: 120 40 30 32,50 27 60,98 61,20 53,44

TYT Türkçe C EABcD CbBdeECaBdBdDDAEDABAADCdEABDCAdB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDdEb d  e caddEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik da   e B b cA        B     ca        a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen a    cdD       a    

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,316 299,050 1 78 303 5308 61464

Katılımlar: 2 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,75 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,88 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,88 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,38 10,13 9,61

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,88 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,12 1,24 1,45

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 11,75 15,93 13,41

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 2,19 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,12 3,32 2,60

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,12 3,21 2,31

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,25 8,73 6,69

Toplam: 120 64 14 60,50 50 50,12 61,20 53,44

TYT Türkçe eDaBC Ac CEEDCBB ABEDEADDAABeCE CADBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal E EdD       CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDdED  DAEBCBE   DEaeB  D       d  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen       eD    C Ea   B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 0 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM DEMİRCİ 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,171 299,050 2 118 505 9279 109959

Katılımlar: 2 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 23,75 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,88 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 0,73 0,80

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,88 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,38 10,13 9,61

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 11,88 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,12 1,24 1,45

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,75 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 2,19 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,12 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,12 3,21 2,31

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,25 8,73 6,69

Toplam: 120 48 33 39,75 33 50,12 61,20 53,44

TYT Türkçe CbEAecD baBdeECDccBADDAcaABedaeCaABDaACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDEEAbbDBA     EAeBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CcD De a beEA    C   B                  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen d  C adDb DcEd aBEdA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,800 299,050 11 104 428 7675 89497

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 55 27 48,25 40 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAbbdE DCBBeABdDEADDAABACEDdADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbEdDbeBDdC CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C dbDCcadD e A            B         D   

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  b  CacDb D   EaA  B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,896 299,050 2 33 171 3018 35297

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 80 24 74,00 62 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe CDEAecDE  BE ECDBEBADDAEDABAAeCdEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal bDEEbCd  eCcDcCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CeDbDCABADbEADEBCdBBbBBDDdBDE Ec  D  b  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E dCAaeDCBc  C EcaEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,014 299,050 8 95 394 7134 82718

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 57 25 50,75 42 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe BDc C AcE E DCBBCABdDEADDAAdACcaCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EbcdDC   bC CcDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik C BEDdeBED  bc a B     E             c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EbACacDE D C Ea aCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 0 1 0
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,278 299,050 9 101 413 7439 86698

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 55 24 49,00 41 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe CDaABcc  EBEeECDccBADDAEaABAAbCaEABDecCB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDdE  E  e cD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBD  Cc   e c    C  bB e  c          a  

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  C cCDCeb E CEB EA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,362 299,050 6 56 229 3962 45999

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 73 22 67,50 56 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCaAEc E DCBdCABbDEeaDAceACbbCdDBAbCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal E EEDbeB d  CdDCAcDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBdDCeBEDAADeEBCBEB CDE  B             

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dEEAC DDE DdC EEAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 5 4 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇEVİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,185 299,050 1 14 87 1742 20991

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 89 26 82,50 69 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAEcbEbDCBBbABdDEADDAABACEDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdDbA baeaCceCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDdDBEDAAedEBCBbBBCDEBABADD E Cb Dc d

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen EEEACCDDbbDcCCEEAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 1 0 100
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,424 299,050 10 102 419 7494 87396

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 53 16 49,00 41 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe dDEBC Ad  E DCBB ABEDEADDAABACdDCADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEdD e    dC  CABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik e   DC cE    b       e      a        b  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen d  ACbaD  D C Ea E B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,568 299,050 5 40 191 3400 39636

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 74 12 71,00 59 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe cDacC AEECE DCBdCAB DdA DA  ACED  DBA CB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAE D    de CBDCA D      

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik eDB DCaBE AADAEBCe BB      A D EACD D A 

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  EEAC DDE DBCCEEAEac

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 5 1 56
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 0 64
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
Dikdörtgen 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,331 299,050 4 37 188 3348 39157

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 76 18 71,50 60 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe BDaBCbAEbbE DCBB ABbDEADDAABACEDCeDBAaCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal ceEEDb   ae CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDCDBE AADAcBCBEB CD B B DD c     c  

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E    DDE DBCCEb ECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,044 299,050 3 36 184 3246 38151

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 76 16 72,00 60 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaAd D bdB eECDBEBADDAEDABAAbCCEABD ACd

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal EDbEA a  A cDbCEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CBDcDCABAD EADEB   B  B  ABDE E a D   C 

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  CAD DCcD Ea EBEEA

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 1 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,177 299,050 7 73 293 5149 59372

Katılımlar: 11 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,77 26,41 23,72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,25 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,39 0,73 0,80

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,48 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,00 10,13 9,61

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 13,80 14,69 11,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,11 1,24 1,45

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 14,91 15,93 13,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,11 2,19 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,66 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,86 3,21 2,31

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 10,64 8,73 6,69

Toplam: 120 64 12 61,00 51 63,32 61,20 53,44

TYT Türkçe  DaaC AE  E DCBBCABEDEADDAABACEbCADBceCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEEDbA   C CcDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CbB DCaBE  ADA Ba                       

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen  E AC eD  DdC EE E B

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 9 8 1 89
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,291 299,050 3 92 371 6637 76867

Katılımlar: 3 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,08 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,83 0,73 0,80

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,50 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,67 10,13 9,61

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 17,08 14,69 11,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,17 1,24 1,45

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 19,25 15,93 13,41

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,17 2,19 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,67 3,32 2,60

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,08 3,21 2,31

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 9,92 8,73 6,69

Toplam: 120 59 22 53,50 45 68,92 61,20 53,44

TYT Türkçe CbaABcD  EBEedCDB BdDDAEDABeADCdEABDCACB

Cevap Anahtarı A CDEABBDECEBECECDBEBADDAEDABAADCCEABDCACB

TYT Sosyal cDEEA de e BD CEADBC     

Cevap Anahtarı A EDEEACEDBACBDECEADBCDDDBC

TYT Matematik CdDd   e eDE DEd C BcB    aDE     D     

Cevap Anahtarı A CBDEDCABADDEADEBCCBBEBBDDABDEAEDCCDADECA

TYT Fen E  CAc D ee E   B   

Cevap Anahtarı A EEECADCDCBDAECCEBEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 1 0 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 0 0
Yay Dalgası 1 0 0 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,194 299,050 1 3 46 1190 14458

Katılımlar: 3 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,08 26,41 23,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,83 0,73 0,80

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,50 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,67 10,13 9,61

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,08 14,69 11,96

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,17 1,24 1,45

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 19,25 15,93 13,41

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,17 2,19 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 3,32 2,60

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,08 3,21 2,31

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,92 8,73 6,69

Toplam: 120 93 23 87,25 73 68,92 61,20 53,44

TYT Türkçe eDEBCDAEdaE DCBcCdeEDEAaDAABACEDdADBACCB

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal EAEbDCABDadbCdDCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDB DCeBEDAADeEBCBEB CDEBeBcDDDEe DCDaAC

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen cEdACCDDEeDBCCEaAECB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 9 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
Dikdörtgen 2 0 2 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 0 1 0
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 2

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,691 299,050 2 64 254 4285 49589

Katılımlar: 3 132 622 12568 156406

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,08 26,41 23,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 3,25 3,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,83 0,73 0,80

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,50 1,78 1,63

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,38 4,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,67 10,13 9,61

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,08 14,69 11,96

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 2,17 1,24 1,45

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 19,25 15,93 13,41

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,17 2,19 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 3,32 2,60

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,08 3,21 2,31

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,92 8,73 6,69

Toplam: 120 73 28 66,00 55 68,92 61,20 53,44

TYT Türkçe BDEBCbAEaCEbDCBBeABEbdADDAABACEDCADBACCc

Cevap Anahtarı B BDEBCDAEECEEDCBBCABEDEADDAABACEDCADBACCB

TYT Sosyal bAEdDde   e CceCABDE     

Cevap Anahtarı B EAEEDCABDECECBDCABDECDDBD

TYT Matematik CDBbDbeBEa ADAEB BEB CDEB B  D d   ba  a

Cevap Anahtarı B CDBEDCDBEDAADAEBCBEBBCDEBABADDDEACDCDEAC

TYT Fen dcEAC aDE  eCCEbAaCB

Cevap Anahtarı B EEEACCDDEADBCCEEAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 9 7 2 78
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Fetih ve Fatih 1 1 0 100
Toplumsal Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve Hayat 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefe ile Düşünme 3 0 0 0
Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50
SAYILAR 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mercekler 1 0 1 0
Yay Dalgası 1 1 0 100
Isıl Denge 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Madde Döngüleri 1 1 0 100
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
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