
SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,898 283,960 12 14 14 219 5003

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 89 12 86,00 72 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAE DABDECBADECBDDECAECBCbBeCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDBcCeDEdDBcCAC DED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDAC ECEBEEDCCcAB DE B D Aa E     B C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD B A Dd B CDDDbB

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 0 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,795 283,960 61 70 76 834 15765

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 71 17 66,75 56 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEB EDDAE ECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DcEDCd EEeDeBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBDCdDdCBEC C    DBA BAbE    a    B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eeAC   DAaB    daD  

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 8 0 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,806 283,960 101 117 143 2546 38622

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 51 30 43,50 36 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AE eEDB EeaAeDECBADECdDDECdECBCcBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aaDa CdebdDBECACAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  DcdDAa d dd ED C       B      b        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cbaed  A  d e  D   a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 3 3 43
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,713 283,960 14 16 16 225 5157

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 89 14 85,50 71 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB EDcAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDAaAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBDAEcC BEEeDeBEDcaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBD EDAC ECE CED DBABB  ED bcE    B  C 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACAABDACBEc AdCDDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,632 283,960 39 43 44 449 9553

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 82 22 76,50 64 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDcAEeaCBDDEBADDCBAEECCdCBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DcEeCd EEeDABEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDCdDdCa  E d DADBABBeDE  c    EcB AC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAbd BDACBEdDedb DD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 2 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,238 283,960 47 53 58 590 12177

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 78 24 72,00 60 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBdEDcAECECBDDEBdDDCBAEECCECBCBBDAaAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal Da cEDC BEEeDcBEDbbC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBDCdDbaB CECaED DBA B  EDde   B DB    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACd BDA a EDedCbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZPEHLİVAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,843 283,960 87 102 116 1861 29098

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 59 30 51,50 43 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeaEDadcea eDECcAeECdDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED bC DEBDBaeeC cED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BbdCD dCa EB ED bB    E B               

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACaDdB AaD aaECDba d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 3 43
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 5 1 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,787 283,960 45 50 53 557 11658

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 75 8 73,00 61 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAE aABDECBADECBDDECAECBCEBDCB  AD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  ED  C DE DB   C aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbCDAC ECaB EDC BABADEDB               

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACaD   ACD DB ebD  c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,698 283,960 95 111 132 2281 35154

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 51 19 46,25 39 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e AEB EDDAEeEC DDEB DDC AEECCECBCBBDAa  

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D EDC aEEe ccED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik A  c  bAdB                           A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDAC eB Aba d deaDa 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 0 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 2 3 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BEŞİNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,120 283,960 10 12 12 217 4970

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 90 15 86,25 72 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB EDeAEeECBDDEBAeDCBAEECCECBCBBDeDAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DB bEDCBBcEdD BED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDdCBECECaEDADBABBAaEDBbc  BE B AC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDAC A DACBcdDA    D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR İRKİLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,638 283,960 20 23 24 288 6505

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 87 18 82,50 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECaABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CBDEBDBEeeCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdaC CEBE DedBAB DE BADdca E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCeABeAaDEDBECDDada

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 152,524 283,960 116 134 195 4152 63057

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 31,27 31,42 26,13

Matematik-1 30 7 14 3,50 12 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 7 14 3,50 9 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 14 45 2,75 2 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe adecdbEaDedbaCBaDaeebDacc               

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Matematik dCBc  ceC dbceCaD  ade  bE B d          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eccabbe       bdaDec

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 1 6 5
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 2 4 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 13 2 6 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL GENÇYİĞİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,679 283,960 26 29 30 311 6948

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 86 17 81,75 68 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDDAEeECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDAbAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBDcEDCBBEEeDbBEDcbC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik bCBDCED C  CECCcD  BABB DED  c  BE    C 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACddBDAC EED abbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE SERDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,643 283,960 100 116 140 2474 37605

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 52 30 44,50 37 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECcdDBdECaABDECB DEeceDE AEC CdBDCBcCcD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED eC    DBEdbCADdD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  DdCb C   EB  D   c  DE   c   B  DCA B  

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cbee  dAbcb   e bb B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 3 2 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 3 1 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,737 283,960 88 103 118 1894 29457

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 56 18 51,50 43 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB E DAdDECBbDECBDDECAECBCdBDCBACAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDBcC DE DcEdAC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  ecCDACe      D           a             

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen Aeae   A  b   bDa  B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,076 283,960 6 8 8 125 2913

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 8 20,00 67 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 28 11 25,25 63 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 97 21 91,75 76 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBcEDaAECECcDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBDAEDCBBEEeDABEDAcC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDeEDdCBECcCeEDbDBABBAaEDBccc BEaBCACb

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACdABDAC EEDAdCbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 11 2 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA TAHİNCİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,532 283,960 98 114 136 2378 36368

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 50 19 45,25 38 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe dEC EDB E c   ECdADECcDDECdECeCdB eBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  C D          ED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BbcCDACC         BAB DEDB   c BE        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbaD  d ec D  C  a a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,894 283,960 37 41 42 445 9514

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 80 13 76,75 64 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBeED AbeECBDDEBADDCcAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DcDAEDC eEEeDABED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBD EDdCB CECCED  BABB  ED  c  BE      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAC   cACa E  Ba D 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU NOZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,739 283,960 75 88 98 1291 21883

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 64 20 59,00 49 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEe EDB becABDECcADECBDDECAECBCEBDCBAbAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal eED cC D  DeEdcCAeED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDe DcCC  EBb DCa AB  E Bc             C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cCC    e DE B   DDAe

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 6 2 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE AYDOĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,524 283,960 106 123 153 2749 41306

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 47 25 40,75 34 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBcEceAEeECBDDEcADDCBAEECCcdBCeBaADcd

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D beEDC  EdeDcBaD ed     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBD  DdCB                       E      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen  DcC    A      c  Da

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,832 283,960 55 63 69 723 14177

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 71 9 68,75 57 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECe DB E a  DECBADEC DDECAECBCcBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  EDaeCBDEB BECbCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDdCD CC  EB ED C   A E B   A           

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD   A DE e CDe  B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 6 0 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN GÖKBUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,051 283,960 96 112 133 2308 35408

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 0 28,00 70 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 47 3 46,25 39 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEC E B      DECBA E BDDECAECBCEBDCBA A 

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  ED  C D  DBE  C  ED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  Dc DdCC           B  E B          A    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen  C    d             

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ECE KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,190 283,960 3 4 4 61 1287

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 34 6 32,50 81 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 102 16 98,00 82 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACbD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CBeEcDBEdACAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCaECccEEDCCBABADEDBAaAcBBEEDCADBAC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDbdbACDEDBECDDDAd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 12 1 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ŞEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,624 283,960 72 83 92 1155 20189

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 66 20 61,00 51 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e AEBccDcAECECBDDEBADDCcAEECCECBCBBDA Ad

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D  DC BEEeDcB D DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik d  eC cdCB   Ca D  B BB  ED        B AC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aaAC ddDACB bD dCb D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 2 4 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,547 283,960 42 47 50 530 11102

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 77 12 74,00 62 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAE aABDECBADECBDDECAECBCcBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  C DE DBaecCAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDAC dCdB EDCCB B  EDB     BE     B  

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD   ACc    C Da a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 9 0 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,482 283,960 111 128 168 3156 47588

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 43 31 35,25 29 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBcddcAaDECcADECcDDECAEbdCEaaCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  E aeeBDEcDBECcCAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik deedcdCC      D          e           c  

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen c a    d         e a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 7 2 5 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MERCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,541 283,960 109 126 160 3003 45376

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 16,59 16,65 10,47

Toplam: 120 40 11 37,25 31 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBA      ECcADECcDDECAECBeEaDCBAdAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  ED  CaD  D d  C   D     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  Dd  ba       D    B  E        E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 1 3 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,404 283,960 94 110 131 2263 34909

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 49 9 46,75 39 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB Ed ABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal      C DE D  e     D     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDA  dC       D    B  E                 

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cba  B A    a       

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 1 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,651 283,960 17 19 20 242 5595

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 89 17 84,75 71 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D   EDCdBEEeDABEDcDC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCdDACBE  CCED DBABBc E acc   E B ACd

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACd BDACBEaDeaaDbD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,554 283,960 108 125 155 2826 42363

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 45 21 39,75 33 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB dD    EbcDDEeAeDC AEECCcCBCB bcDAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D    Ddc E eD BED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBDC bAC       D   AB  b               

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen abAa    AC     ae D 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞ UKOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,081 283,960 66 75 81 1021 18426

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 68 19 63,25 53 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEB EDc b ECBDDEBADDdBAEECCdCBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D e EeC  EEeDeBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik bCBDC DdCB C   EDA BABB  ED        B A d

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen bDACd BDACB    aa b 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 9 0 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,484 283,960 7 9 9 169 3865

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 94 20 89,00 74 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEedEDdAECDABDEbBADECBDDECAECBCEBDCBACAe

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEeaeCBcEBDBECdC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCECEBEEDCCBAB DEDBADcca EaDCADB C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeD B ACDEDBECbbadB

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU TAŞOLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,776 283,960 38 42 43 447 9533

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 80 13 76,75 64 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBdEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal eBDeEDC BEEdDcBEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD dDeC  C    D  B  BADED      EaB AC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CeACdA DAC     BabD 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 4 0 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU UYGAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,873 283,960 81 94 107 1601 25610

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 59 15 55,25 46 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBeE  AeDECBADECdeDECAECeCEBDCBAC D

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DE     DE  B C CAadD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCC   B  D    B  E B          A    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACaD   AbcE   b  add

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,993 283,960 90 106 121 2035 31619

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 54 17 49,75 41 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB EeaABDECBADECBDDECAECBCEBDCeACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDc C DE DBEd C DED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  Dc DdC c    bD a       B    e          

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cba   dA        a   

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 3 2 43
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,889 283,960 46 52 55 569 11833

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 77 16 73,00 61 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEC EDBeEd  BDECBADECBDDECAECBCEBDCBAaAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  C DE DBEe C aaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbCDAC EC BEdDCdBAB DE BADAcBe E CA  AC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACe  BdA        eDec

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN FATMA ERSUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,767 283,960 40 45 48 493 10478

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 78 11 75,25 63 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECDbBDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CBeE DBEecCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDAC ECdBEED dBAB  ED  D cB          

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeD   A D    d D  c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 0 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 8 1 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ACAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,813 283,960 32 35 36 363 8098

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 83 14 79,50 66 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAEdaABDECBADECBDDECAECBCdBDCBACcD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CeDEcDBEC CADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCdCE E D C     E BA cA  E D ADBbC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbCD B ACD Da a Da d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,823 283,960 44 49 52 555 11653

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 79 24 73,00 61 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB EDaAEeECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADcC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DcEDCdeEEeDABEDeaa     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDaEDACBEeECdED     BADEDec  D E B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACAdBDAbaaEDeaC  a

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 7 1 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,604 283,960 28 31 32 323 7286

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 87 24 81,00 68 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DebcdDCd EEdDdBbDdeC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBDCEDdCBECECCEDADBABBA E BccE BEcc    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDAeeABDACB EDAabDaa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,450 283,960 29 32 33 325 7314

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 83 9 80,75 67 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED cC DE DBEeACAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BbACDACCdCEd ED  BAB  E B D             

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDeBAACD DBE   D B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR AYTAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,607 283,960 104 121 149 2713 40905

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 45 15 41,25 34 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AE  EDB E D cDECBADEC DDEC ECBCE DCBcCA 

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  E   C DE DcEe C c D     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCcdC    d                  Bc        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACb    Abc    a    a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 3 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SİNEM MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,724 283,960 78 91 101 1380 23071

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 62 17 57,75 48 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDDAECECBDe B DDdBcEECCECBCBBDADce

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal     EDC BE dDcB D aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDaacAC E   dED   A   D        E B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDAC  cDACB    d  aa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR GÖNÜLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,141 283,960 93 109 126 2164 33480

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 53 20 48,00 40 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB EDadE ECaDDEcADDCdAEECCECBCeBDADAd

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal Dce EDCc EEdDcBEDeaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik bCBD dDACd    d D    BB bE              

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen     d   A           

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,299 283,960 113 131 187 3957 60056

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 22 28 15,00 13 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e A B cD  EeECBDcEB DDdaA ECCb Bbe  daAe

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal  ceeED  da e             

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik daBaC c a                               

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen abcb               c

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 1 5 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇEVİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,490 283,960 18 20 21 244 5611

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 91 26 84,50 70 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAEdeAdDECcADECcDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDebCBeEcDBEeACeadD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbCDdCCECE bEDCbBAB DEDBADcAeBEEDCADB C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbCDABAAaDEDBECeDadd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÜRLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,874 283,960 19 22 23 273 6155

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 89 23 83,25 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAdB EDDAECECaDDEBcDDCBAEEdCECBCBBDAaAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal e DeaDCBBEEeDeBdDAce     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDACBcCECdEDbDBABB DEDBe    EDaCACA

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACebBDACB EDAaeDDD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,076 283,960 73 86 95 1189 20632

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 67 25 60,75 51 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB E aA DECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aaD eC cE DcEeAC c D     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbCD CadCEB EDC BA     Bc Ac B  a      

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbCaABdAaeED  bbcebe

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,438 283,960 33 36 37 377 8328

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 83 16 79,00 66 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAEDa ECECaDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D ecEDCBeEEeDcBEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDAC ECECCED DBABB  ED  c          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACA BDAa Ed ddCbcD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA DALKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,420 283,960 105 122 150 2716 40962

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 46 19 41,25 34 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e AEBbED  E ECBD EBAD CB EECCdd CeBDADca

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal a a  DCacEdeD            

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD  DACB      DA BA B         Bb  C   

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen a cCd e A         e 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 0 86
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BERKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,967 283,960 92 108 124 2141 33133

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 55 27 48,25 40 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB EDaAE ECBDbEBADDCBAEECCECBCBaDAaca

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D  cEeC  aEeD BED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik caBD dDACcb  aCED  BdBB  E             b

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen a cC   cA   d eaC  b

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 4 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,861 283,960 74 87 96 1194 20695

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 69 35 60,25 50 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBdEBcEDaAEeECBDDEBADDCBAEEeCdCBCBaadDcC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBecEeCcaEEeDABbDeaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBD dDACBEbE a D  BABB DE  ec      CA c

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACA BcACBddDAdeDaa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 7 1 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,398 283,960 35 38 39 418 9098

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 83 22 77,50 65 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAECaABDECeADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDcACBDEcDBEeeCeDaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcCDdCCECE EEDCbBAB  cDB Dec           

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeaABdACDEDaEdDDaed

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,200 283,960 50 56 61 604 12374

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 76 17 71,75 60 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB EDaAECaCBDDEBbDDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBDbEDC  EEeDcBED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDaEDdC ECE CEa DBABB  E  ec        C 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACd  DACd  D d D D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,762 283,960 31 34 35 356 7935

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 84 17 79,75 66 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBeEDaAE ECBDDEBbDDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a EDC  EECDcBED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDCdDdCBECECaEDA dABB DEDBAc  B  B A A

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CeAC dBDACB ED cb  a

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN HIZAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,278 283,960 97 113 135 2363 36065

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 53 31 45,25 38 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe bdAEB EDa ECECBaDEccDDCBAEECCECBCBBDAbAa

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D aeEDCd EEe cBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik AC DadDdCeb  ed a       b               

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACb  DAb Ed AdebDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 4 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,570 283,960 56 64 70 731 14241

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 74 21 68,75 57 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBAcDDeEeaCBDDEBADDCcAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D e EDCB EEdDcBED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDaEDACBEe CdbD D ABB  E  eA          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACd BDAb  E AeeDDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA YATIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,165 283,960 102 118 144 2559 38840

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 50 27 43,25 36 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBdEB EDadEeECdDDE ADDCdAEECCECBC BDAaAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DcebEDCd EEdeABEDA C     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBedcDcCe                     bc  B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aecb    A   E be  e 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL MEYDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,251 283,960 110 127 164 3106 46914

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 41 21 35,75 30 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECcEDB aeadBDECBA ECBbDECAECBCdBDCeceAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal eEc  C DE DBEdcC bED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  Dd  e        e         B               

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen   a   dA         e  

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 1 2 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ENDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,413 283,960 9 11 11 194 4352

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 91 14 87,50 73 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAED  ECECBDDEBADDCBAEECCcCBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D  eEDC  EEdeeB D bC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDbCBECECCEDADBABBADd ecc  BEDBCACA

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CeAC  BDACBEE d CDDD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YAZAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,077 283,960 82 95 108 1618 25910

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 64 36 55,00 46 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEecEcB  eaecDEbcADECBDDECAECBCEBDCeAdAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDacCBDEc B e CAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDdC dd BEEDCaBdBADEDB a cB E     B C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbaDdBdbeDc   bbDa c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 11 2 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM YURTSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,964 283,960 16 18 19 240 5548

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 88 14 84,50 70 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECdEDB EecABDEC ADECBcDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED cC DE DBEeACADaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDdCCdCEBEEDC BABADEDd  cA  E     BAC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD B ACDdDBECDDDd 

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÇİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,773 283,960 15 17 17 233 5428

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 88 12 85,00 71 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECcABDECBADECBDDECAdCBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CeDE DBEeACADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACC CEB  DC BA   EDB  c  B    ADBbC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDAB AaDcDBEaDDD a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 7 0 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN AKTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,275 283,960 64 73 79 939 17278

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 72 28 65,00 54 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBbED AECECaDDEBADDCBAEECCdCBCBBDAbAe

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D bcEDCd EECDbBEDAaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBD aDbCB  E CEDADBdBBA Ec Ad DBE B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aaAbddBcACB d  cd a 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ DERİN KARTAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,534 283,960 43 48 51 547 11520

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 78 20 73,00 61 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDcAECECBDDEBADDCdAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DaebEDC  EadDABED cC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBe  DdCdbCEaCED DB BB D  d A          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAbdAcDACB EDeddDDD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 3 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,023 283,960 11 13 13 218 4983

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 89 12 86,00 72 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAEDDAEeECBDDEBADDCBAbECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a dDC  EEdD BEDeaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCdDAC ECE  ED DBABB  ED eA  BEDBCAC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAC ABDAC E Dd aDDD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,263 283,960 65 74 80 972 17853

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,27 31,42 26,13

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 67 13 63,75 53 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBAEDDAECECBDDEBADDeBAEECCECBCBBDADce

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Matematik Ae DCEDACBEC    D D   B bEDe A    D CAC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDAC ABDACB bD aaDDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 6 0 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ERBAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,452 283,960 53 60 66 691 13597

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 75 21 69,75 58 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAE DbBDECBADECBDDECAECBCEBDCBAeAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED eC DEcDBEdeC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDcCCdCEB ED  BAB  a B  cca E   A   C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDAB ACD D bbD a d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARAKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,421 283,960 68 78 84 1042 18601

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 69 24 63,00 53 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEe EDB EeDbeDECBADECBeDECAECBbEeaCeACAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDBeCBDEcDBEedC DED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcCDAa ECEB  D bB B  EDB De      C    C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen Ab e dAA DdDB  D aAa

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN BAŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,900 283,960 2 3 3 47 983

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 103 14 99,50 83 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDaAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDeDAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DcDAEDCdBEEeDABEDAaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDAC ECECdEa DBABBADED ecEDBEDBCACA

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACeABDACBEEDAdCbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÇORAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,223 283,960 25 28 29 304 6868

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 85 13 81,75 68 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAED AECECBDDEBAeDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DeEDCd EdeDABEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik baBDCEDACBECEC Ee DBABB  ED             

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACdABDACBb D BabDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,260 283,960 51 57 62 615 12576

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 76 20 71,00 59 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB EDaA  ECd DEBAeDCBAEECCECBCBBaADca

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D   EDC  EEdDdBEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik e BD aDcaBECEddED DBABB  ED ecEbBE      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACdAcDACB EDAd D D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 2 3 29
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,304 283,960 41 46 49 510 10774

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 80 21 74,75 62 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBcbDaAEeECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DaecEDCBeEECDABEDdaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDCEDACBE ECCED DBABB  ED  c   E B    

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eecCd  bACB dDAc b D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 12 0 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM DENİZ MUTLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,506 283,960 77 90 100 1361 22831

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 68 40 58,00 48 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBdEdaeBDECBAeECcDDECdECBCEcaCeAdAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal bEedACeeEBDBEdcedcED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDACadCEBEcDCdBABADEDBAbbc  E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cbeDABdACDED  bccabc

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M FATİH K 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 155,916 283,960 115 133 194 4137 62698

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,59 16,65 10,47

Toplam: 120 5 5 3,75 3 64,74 64,96 48,58

TYT Matematik    Dbdc C E    c         E a     E      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 2 2 29
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,616 283,960 67 77 83 1034 18541

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 68 19 63,25 53 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB b aABDECBADECBDDdCAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDaeC eEdDBEdcC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcCDACC C dEED dBAB Dc B   c           

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cbaD BAAbD      D   

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 3 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,371 283,960 57 65 71 736 14285

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 74 21 68,75 57 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe  BAEBAEDDAECECaDDEBADDCcAEECCdCBCBBDAace

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBe EcC  EEdDeBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDCdDACBE ECdED  BABB  ED e      B Aa 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACe  DACab  dB DD 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TÜTÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,919 283,960 24 27 28 299 6781

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 86 15 82,25 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB EeDABDECBcDECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  C DEcDBEdAC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCdCEBEEDCaBABADEDB D Ae     A    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACaa BeACDdDB aD aAd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS AĞAÇBİÇER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,123 283,960 83 97 110 1668 26580

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 14 12,50 42 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 3 7 1,25 13 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 21 13,75 34 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 66 47 54,25 45 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBAEcaAEeECBDDEBcDDCBAEddCECBCBBDdaAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DeaDC cEEeDcBEDdeC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBDaEDACdEedCaEDcaBcBBcDEbebdEaBbaBdeac

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDbbd dDbaB  DbB  ea

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 13 7 6 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 2 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇARKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,592 283,960 34 37 38 411 8880

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 81 13 77,75 65 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB ED AE ECdDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAd

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D EDC  EEeDABED bC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD EDdCBE   bED DBABB DED e    E    C 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAC AdDAC EEDbadDDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BOZDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,209 283,960 62 71 77 846 15917

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 2 24,50 61 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 70 15 66,25 55 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB E DA  ECBADECcDDECA CBCE        

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal        DE   Ed           

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCCdCEBEEDCCBABADEDB acA BE DCADBdC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD B ACD aBbCcaade

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 1 57
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN İSMAİL SARAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,330 283,960 80 93 106 1584 25458

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 60 19 55,25 46 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEB ED  E ECcDDEBAbDCdAEECCECeCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal e b EDC cEEeDABED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD  DAb     CED     B  E              

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACd BcAC cEabce   

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA KAYMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,502 283,960 71 82 91 1132 19947

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 64 9 61,75 51 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB dDDAECECBDDEBADDeBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D  DCcBEECDc ED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik A Bba DdCa  E C D   ABB  E   A          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen   c     A      B    

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 3 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 5 1 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFE ÖKSÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,227 283,960 1 2 2 46 969

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 103 14 99,50 83 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB EdDABDECBADECBDDECAECBCdBDCBAeAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED ACBeEBDBECACdaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcCDACCECE EEDCCBABADEDBADcAeBEEDCADBAC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCDbBeACDEDBECDDDAd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA BAYBARS KISA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,691 283,960 21 24 25 291 6657

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 88 23 82,25 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDc EeDABDECBADECBDDECAECBCEBDCeACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDd CeDEBDBEeeCAbED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDdCDACCdCEeEEDCCBcB DE B DddaBEED A Bb 

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeD BAACDEDBadDcaAd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN KOCA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,905 283,960 112 130 175 3466 52086

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 35 19 30,25 25 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEedEcB E  A DECBADE  DDEC ECBCE a eAdAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED  C e  DBEecC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  e  cca       D                         

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen   a    e        a  a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 3 62
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 0 4 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ÇARKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,131 283,960 107 124 154 2806 42167

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 47 27 40,25 34 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e AEBcEDDAEeECdDDEBADDCccEECCECBCBBDADAe

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DaecEDCc dECDABED eC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik e  caaDea       a     B                 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aacb  e A      ae   

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 1 5 14
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ MERTEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,969 283,960 60 69 75 822 15501

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 75 32 67,00 56 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe dEeBEbB EeaABDECBADEdBDDECAECBCEBDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aae  C DE DBECcC aaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDeCCEe d cDC BABADEDB DcccBE  CADadC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCeABdACDdac abDade

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ÇINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,520 283,960 4 5 5 89 1921

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 97 6 95,50 80 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED  CBDEBDBECACADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCCECEBbEDCCBAB  EDB DcAaBEEDCADB  

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCa   A D  B    aAB

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,689 283,960 76 89 99 1355 22775

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 62 14 58,50 49 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB   DABDECBADECBDDECAECBCcBDCdACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED cC DE DBEecCAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcaDdaC  E E D CBA  DE B   c           

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cb e   A            

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 4 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 7 0 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN ODABAŞI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,828 283,960 85 100 113 1791 28031

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 58 20 53,00 44 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e AEBAEDDAEeECaDDEBbDDCcAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DBa E CB EEeD BED bd     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik c  D  DdCd      D ed BBAaEDBecE         

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen  ec     A      d  D 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 3 2 43
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 3 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN GİRGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,861 283,960 8 10 10 191 4300

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 91 13 87,75 73 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBAECDABDaCBADECBDDECAECBCEBDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDB CBDEBDBaecCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDAaaECEBEEDC BAB DE Be cAB   D   B  

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCDdB ACDdDBEe DD d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE ŞENTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,493 283,960 103 120 146 2602 39428

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 50 29 42,75 36 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAcBeEDcAE ECBDDEB DDCBAEEdCECBCBBDADcC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a d C   deDcBdDADd     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik bdBDabbdC  C C  D aB  B  E              

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen a cbd  DA     dae ea

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 2 5 29
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 4 1 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,658 283,960 48 54 59 597 12295

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 74 9 71,75 60 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBe  a BDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DE   CeDEdDBEe C  ED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACD C ECE  ED  B B  EDB Dc            

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACdDABdACD D  CD   d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 0 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,798 283,960 70 81 88 1072 19081

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 66 13 62,75 52 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEB ED  E ECBDDEBADDC AEECCECBCBBaADA 

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D   EDCd EECDcBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBD E dC Ed CCED DBABB  E B     E   A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen a ACd  DeC     c    

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 3 2 43
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP BOLCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,650 283,960 79 92 103 1461 24039

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 64 29 56,75 47 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEe EDB EeaABDECcADECBDDECdECBCceDCBACea

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DdDecC DEdD  CcC aaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDcCDACa      D CBAB DEDB   c  EE    BbC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cCbD BdAbcdD  bD Dda

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ÖZVERDİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,582 283,960 89 105 120 1994 31020

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 56 23 50,25 42 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB EeDdBDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEaBbCBDEcDBEeeCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  Deeedbad    ED  B                      

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen eCa  ecA  c    b   c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 1 6 14
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,377 283,960 63 72 78 936 17247

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 68 14 64,50 54 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEB EDDAE EC DDacADDCd EECCcCBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal e   EDCceEEdDeBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDAa ECE C D c bBB  E              

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen C ACAA  AC     aC DD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 5 2 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,228 283,960 27 30 31 319 7176

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 85 15 81,25 68 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DED ceeDEdDBEe CADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACadCEBEED  BABADE B   d BE        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD  dACDEDBa bDaee

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERDOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,318 283,960 84 98 111 1719 27182

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 59 22 53,50 45 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEB EDabE EbBDeE ADDCBAEECCcCBCBaDA cC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal e  cEDC  EEdDcBED DC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik AC DC DACBa    ED DB  B  E  d           

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDAddA DbC  d  aCDa 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,109 283,960 23 26 27 297 6752

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 88 23 82,25 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEedEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCeACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED eCdDEcDBEecCeaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCCdCEBEED  BABADEDBA ce BE bCADB C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCedBdAdDdDBE ccD B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TOPALOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,651 283,960 5 6 6 115 2518

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 96 11 93,25 78 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDaAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a EDC  EEeD BED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBDCEDACBECECCEDADBABBADED ccE B DBCACA

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACe BDACB EDedC  D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KURBETOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,483 283,960 22 25 26 293 6689

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 87 19 82,25 69 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECaABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDBeCeDEcDBdeACAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDdCCECEBEEDCaBAcADEDBADc   E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDdc ACDEDBEe DD d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,177 283,960 114 132 189 4033 61129

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 18 30 10,50 9 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeddDc be  caECcADEeB e b cda c bbde   

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal edD  C D d               

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik       a               E        E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen c      Aea  B bDDa c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 3 11 14
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA OCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,818 283,960 13 15 15 224 5144

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 88 9 85,75 71 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB EDDAE ECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D EDC  E      D        

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDACBECE  EDADBABBA EDecA  BE BCAC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAC bBDACaEEDedCbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TUNA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,693 283,960 52 59 65 658 13100

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 74 14 70,50 59 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECdEDBeECDABDECBADECBDDECAECeCEBDCeACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED  CBDE DBEecCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdbCE     D  B B  E BA     E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACee   ACcEDB CDca B

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,679 283,960 69 80 86 1047 18827

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 71 32 63,00 53 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEcB E DABDECcADEdBDDECAECBCcBDCecbAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DdDeACBDEcDBEecCcaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDc DAC dCdBEED CBAB DE B ced BEaDCA    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACC  aAAbcdDa e baed

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 1 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AVKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,961 283,960 54 62 68 722 14139

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 73 16 69,00 58 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB   aAeDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal bED  C eEdDBEeAC aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCCdCEBEED bB B DE BA ec      A    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACaD  dAC dD   D  A 

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,189 283,960 30 33 34 328 7361

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 86 21 80,75 67 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEBAEDDAEdECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDcDAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal De  EDC  EEeDeBEDcDC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDa DcCB    CED DBABBbDED AcEDcE aCAC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDACbbBDACBcEDAadbDa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 0 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,987 283,960 58 67 73 800 15239

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 71 15 67,25 56 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe e dEB EDcAE ECBDDEB DDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a EDC  EECDABdD cC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik e BDC DdCBE   CED DBAcB  E  Ac D        

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDAb   DAeBEdDd  D D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YARE N TUR* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,195 283,960 86 101 114 1802 28269

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 56 14 52,50 44 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe dEedEDB E   BDECBADECcDDECAECBCEBaCB ad 

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  Ee  C DE eBEe C aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDAC ACCE  BE D dBA   E B               

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cC     A      C DD a

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 0 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT OKAN OĞUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,456 283,960 91 107 122 2046 31825

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 54 18 49,50 41 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB ED  EdEC DDEBADDCBAEECCECBCBBaAacC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal DeD EeC  daeDABED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik Aa DaEDdC E   e D  BeBB  E           A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen   cb    A           

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,110 283,960 36 39 40 431 9318

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 81 16 77,00 64 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBAEDDAECECBDDEBAeDCcAEECCECBCBBDAbAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D   EDC  EEeDABEDeaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDdC EC CdED D ABB DE ecc       A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACd BDACBEEDAc c a

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 8 1 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,496 283,960 49 55 60 600 12320

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 77 20 72,00 60 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBAEDDeE ECBDDEBbDDCBAEECeECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DAE CB EECDccED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCBDCdDAaBECE C D aBABBAaED ccE  E B dC 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAb eBD Cad D      

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SİNAN TÖRÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,960 283,960 59 68 74 802 15246

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 73 23 67,25 56 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe CdAEB EDD EeECBDDEBbDDCBAEECCdCBCBaDAbAb

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DeEDCB EEeDABEDAaC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCeD EDACBEC   ED  BABBdaE  ec    D  A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDAC  cDACa ED aCbaa

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 8 0 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,179 283,960 99 115 137 2391 36478

Katılımlar: 116 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 31,27 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,99 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,78 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,91 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,24 10,22 8,12

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 14,25 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,34 2,30 1,70

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 16,59 16,65 10,47

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,50 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,64 6,65 3,86

Toplam: 120 50 19 45,25 38 64,74 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDBcbeDeBDaCBADECBDDECdECBCEBDCBACAa

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEe  C DE DBEdcdADbD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik  cc DAa       D d  B                    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen cCa    A           c

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 2 3 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   P

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,908 283,960 1 1 1 35 744

Katılımlar: 1 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 36,25 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 10,22 8,12

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 27,50 14,35 8,77

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,75 2,30 1,70

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 33,25 16,65 10,47

Fizik 7 6 0 6,00 86 6,00 2,55 1,38

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 3,15 1,92

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,95 0,56

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 17,75 6,65 3,86

Toplam: 120 104 12 101,00 84 101,00 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECeABDECBADECdDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aEDceCBDEBDBEecCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCECEBEEDCdBABADEDBADcAB E  CADBdC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCDAB ACDEDBECDDDAd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN COŞKUN 116 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,860 283,960 3 129 170 3271 49047

Katılımlar: 3 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 29,33 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,50 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,92 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,42 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,00 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 11,83 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,58 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 12,42 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,83 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,58 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,17 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 4,25 6,65 3,86

Toplam: 120 40 27 33,25 28 56,00 64,96 48,58

TYT Türkçe edAEBdc     EC  bEeAeDCcAEECCcbBCBaDAD  

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D Dc DC BEEdDAe   bC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik dCcD cb a  bc CED                       

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACdA  A      da e 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 5 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
SAYILAR 7 2 3 29
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA İĞDELİOĞLU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,923 283,960 2 76 82 1025 18459

Katılımlar: 3 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,33 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,50 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,92 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,42 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,00 10,22 8,12

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,83 14,35 8,77

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,58 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 12,42 16,65 10,47

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,83 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,58 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,17 0,95 0,56

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,25 6,65 3,86

Toplam: 120 69 22 63,50 53 56,00 64,96 48,58

TYT Türkçe CBAEBeEDaAEeECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DcEDCdd EdDcBEDebC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCdDAC     CaD  aABBAcE    c      A  

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDcbb B A     ddbb D

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU GÜNDOĞDU 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,210 283,960 1 58 64 634 12780

Katılımlar: 3 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 29,33 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,17 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,50 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,92 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,42 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,00 10,22 8,12

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 11,83 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,58 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 12,42 16,65 10,47

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,83 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,58 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,17 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,25 6,65 3,86

Toplam: 120 75 15 71,25 59 56,00 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEDB EC  aDECBADECBeDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  ED  C  E DBEeAC DED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbCDdaCaCEdEEDCCBAB DE B DcAe E        

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCe   A cED   D aed

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN KUYUMCU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,700 283,960 9 85 94 1177 20453

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 64 12 61,00 51 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe eBAEB EDaAEeECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D D EDCB EEeDABEDADC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cCBDCdDdC      aD    B       c          

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen  DcC    A      cC a 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ADLIĞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,299 283,960 8 84 93 1162 20289

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 70 35 61,25 51 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AECBEbB EeDABDECBADEdBDDECAECBCEBaCBACdb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal bEeacC DE DBEecC bED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDACC CEB EDbdB   DEDB  cceB  b AeBcC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen bCeeeceACDdDa bbDadd

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,914 283,960 2 21 22 263 5999

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 89 20 84,00 70 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAEC ABDECBbDECBbDECAECBCdBDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal DEDB CBeEBDBEebCADED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCECE EEDCCBAB DEDBADcceB  D AaBdC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDABdACe DB d  aed

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE DEVRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,807 283,960 11 104 119 1937 30163

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 55 16 51,00 43 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe C AEB EDcAEeECBDDEBADDCBAEECdECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal     EcC  E eDdBED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD  DdCd      D   e B  Eb      E      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen a A     bbB    a  e 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 3 15
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ÖZBABACAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,072 283,960 10 96 109 1648 26231

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 61 26 54,50 45 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBcE eABDECccDECBDDECAECBCEaDCBACAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  dDa CeeadDBEeACADcD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDdaDAC E  d ED  B   DE B               

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AbC dcdAb ED   DeDda

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 1 38
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHA DİZBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,379 283,960 12 119 145 2573 39104

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 49 24 43,00 36 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe CdAEB EDcAEeECBDDEBADDCBAEECCdCBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D   bDC  E e c dDebC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik cC e  c adE     D D   B                 

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDcCde  A d d dc  e 

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
SAYILAR 7 1 4 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ NEHİR YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,752 283,960 6 66 72 777 14877

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 74 24 68,00 57 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe C AEadEDcAECECBDDEBAeDCBdEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D DcEDCB EECD BED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBD aDdCB CEbbED DBABB  E eec D b      

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen aDACd BDAd  dDdeeDba

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 1 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,734 283,960 3 44 47 475 10112

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 82 26 75,50 63 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AEedEDBAECDABDEbeADECdDDECcECBeEBaCBAbAb

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED  C DEcDB e C aED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDdCCdCEBEEDC BAB DEDBA ccBBE  CAaBAC

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen AdCDdBdAaDEDaEaD DAa

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ASLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,430 283,960 4 51 54 564 11732

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 77 18 72,50 60 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe ecAEBeEDeAE ECBDDEBAbDCBAEECCECBCBBDADAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D acEDC BEEdDeeED aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik eCBDCdDdCBECc bEDA BABB DED c           

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen CDAC   DACBE D Ba DD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 5 2 71
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA BEGÜM UYSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,293 283,960 1 7 7 122 2773

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 95 11 92,25 77 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal aED  C D  DBEeACAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDeCDAaaECdBEEDCCBABADEDBADcA BE   ADB C

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACeDAB ACDED  C DDeB

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 3 57
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 13 13 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TÜRK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,149 283,960 7 79 85 1044 18681

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 67 16 63,00 53 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AECc DB E a BDECBADECBDDECAECBCEBDCBACcD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  Ea  CB E DBEdcCAaED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDbaDda ECEdEEDCCBAB           E   A    

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen  CbD   AaDd    DDDd 

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 2 4 29
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,602 283,960 5 61 67 706 13783

Katılımlar: 12 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 32,94 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,65 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,77 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,54 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,27 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,23 10,22 8,12

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,69 14,35 8,77

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,10 2,30 1,70

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 16,79 16,65 10,47

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,54 2,55 1,38

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,88 3,15 1,92

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,92 0,95 0,56

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 6,33 6,65 3,86

Toplam: 120 72 10 69,50 58 66,29 64,96 48,58

TYT Türkçe AEeBEDB E  ABDEaBADECBeDECAECBCEBDCBACAD

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal  ED  C D  DBEeAC  ED     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDACDACCdCEBE DCb  B DE       B         

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCD BbA DE   dDe  d

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 7 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,601 283,960 2 99 112 1737 27472

Katılımlar: 2 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 31,75 31,42 26,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,38 2,78 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,75 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,75 10,22 8,12

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,38 14,35 8,77

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,38 2,30 1,70

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 17,75 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 2,55 1,38

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,00 3,15 1,92

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 0,95 0,56

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,75 6,65 3,86

Toplam: 120 58 19 53,25 44 65,00 64,96 48,58

TYT Türkçe AEedEDB E cABDECBADECBDDECdECBCcBDCBAC D

Cevap Anahtarı A AECBEDBAECDABDECBADECBDDECAECBCEBDCBACAD

TYT Sosyal eE  bC eE D Ee C eaD     

Cevap Anahtarı A DEDBACBDEBDBECACADEDBDCAE

TYT Matematik BDb DdCC     ED C AB DE     cc          

Cevap Anahtarı A BDACDACCECEBEEDCCBABADEDBADAABBEEDCADBAC

TYT Fen ACCe BbAbcED        

Cevap Anahtarı A ACCDABAACDEDBECDDDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 4 2 57
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 12202501

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ŞEN 3 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,146 283,960 1 40 41 441 9470

Katılımlar: 2 134 196 4365 66537

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 31,75 31,42 26,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,95 1,62

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,38 2,78 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 2,57 1,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,93 2,48

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,75 10,22 8,12

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,38 14,35 8,77

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,38 2,30 1,70

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,75 16,65 10,47

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,50 2,55 1,38

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,00 3,15 1,92

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,25 0,95 0,56

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,75 6,65 3,86

Toplam: 120 82 21 76,75 64 65,00 64,96 48,58

TYT Türkçe C AEBbEcaAECECeDDEBADDCBAEECCECBCBBDAbAC

Cevap Anahtarı B CBAEBAEDDAECECBDDEBADDCBAEECCECBCBBDADAC

TYT Sosyal D a EDC  EEeDABbD aC     

Cevap Anahtarı B DBDAEDCBBEECDABEDADCDBECA

TYT Matematik ACBDCEDdC EC CaEDADBABB DE eec D  DB ACd

Cevap Anahtarı B ACBDCEDACBECECCEDADBABBADEDBAAEDBEDBCACA

TYT Fen eDACd BDACa Ee cbDDD

Cevap Anahtarı B CDACAABDACBEEDABCDDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
SAYILAR 7 6 1 86
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 13 10 1 77
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

