
SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,786 345,010 3 91 91 112 813

Katılımlar: 4 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,75 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,34 7,36 4,85

Matematik 20 11 4 9,67 48 11,17 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,16 14,68 10,98

Toplam: 90 66 19 59,67 66 60,75 60,09 44,93

TÜRKÇE BacAaBADcDcBaCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADaA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDccd  BDcAABB  B CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCcBcdDBDABdb

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 89 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,731 345,010 4 125 125 152 1282

Katılımlar: 4 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,75 7,48 6,15

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,34 7,36 4,85

Matematik 20 10 6 8,00 40 11,17 10,96 7,61

Fen 20 10 4 8,67 43 14,16 14,68 10,98

Toplam: 90 49 26 40,33 45 60,75 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbaBABdDcaBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAcBABbd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ dbc bCAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE  D BCC d d

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK cAAbDBDcB dB aBB Cc 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAD CBcADb CdBcA    

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 2 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,327 345,010 2 45 45 55 454

Katılımlar: 4 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,75 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,34 7,36 4,85

Matematik 20 14 4 12,67 63 11,17 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,16 14,68 10,98

Toplam: 90 74 14 69,33 77 60,75 60,09 44,93

TÜRKÇE dBCCbCAcDBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADAbCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDBcCBB dB bCBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,745 345,010 1 26 26 32 316

Katılımlar: 4 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,75 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,34 7,36 4,85

Matematik 20 15 2 14,33 72 11,17 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,16 14,68 10,98

Toplam: 90 77 10 73,67 82 60,75 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBcBB Bd CB ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABAADABd

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 1 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİ AYDOĞDU 806 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,570 345,010 2 22 22 27 286

Katılımlar: 3 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,11 7,36 4,85

Matematik 20 17 3 16,00 80 15,11 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 14,68 10,98

Toplam: 90 79 11 75,33 84 73,56 60,09 44,93

TÜRKÇE BbAACBADdDcBDCCbACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBADCAC

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDaDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBdABBDcAABBCCcDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDAccC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,697 345,010 1 18 18 22 251

Katılımlar: 3 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,11 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,11 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 15,11 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 17,33 14,68 10,98

Toplam: 90 80 10 76,67 85 73,56 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAAaBADdDcBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABcBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDaBCcBBDcdABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED E DAĞKESEN 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,727 345,010 3 41 41 51 440

Katılımlar: 3 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,11 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,56 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,11 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 15,11 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 17,33 14,68 10,98

Toplam: 90 74 16 68,67 76 73,56 60,09 44,93

TÜRKÇE BDAACBADcDcBDCCAdCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAabBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCcDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCbadDDcABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADaCCcBAADdDABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EGE İYİHUYLU 3009 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,373 345,010 2 130 130 165 1433

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,00 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 7,36 4,85

Matematik 20 10 7 7,67 38 9,84 10,96 7,61

Fen 20 11 9 8,00 40 12,66 14,68 10,98

Toplam: 90 53 34 41,67 46 56,50 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDdAcaBAddDBccAab

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAAaABbd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdcbCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCaDBDd

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD BcBdaBabaB cCB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAcDbaBdDbBdcBdADABd

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 7 7 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH S AADAT 5040 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,138 345,010 1 37 37 47 407

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 7,36 4,85

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,84 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 12,66 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 56,50 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBAddDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAdcDBDBaCBBbCcBACaC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCdBdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,804 345,010 1 75 75 94 699

Katılımlar: 1 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,67 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,33 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,67 7,36 4,85

Matematik 20 13 7 10,67 53 10,67 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 14,68 10,98

Toplam: 90 66 21 59,00 66 59,00 60,09 44,93

TÜRKÇE B  AaBADdDcBDCCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİdABbBADCAC

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CccACCbDad

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE dDBDBDCCB 

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDaBCdcBDcdABdCdBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBdCABdADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 0 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,317 345,010 1 7 7 8 74

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,34 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,36 4,85

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,16 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 17,34 14,68 10,98

Toplam: 90 83 7 80,67 90 71,50 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABdDBDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBBCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 719 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,625 345,010 2 70 70 85 633

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,34 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,36 4,85

Matematik 20 14 5 12,33 62 16,16 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 17,34 14,68 10,98

Toplam: 90 69 20 62,33 69 71,50 60,09 44,93

TÜRKÇE dDAACdADdDBBDdCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCbd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CcdACCdDBd

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDcaC BcDbAABcCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCcBcADBDcBcC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜSTÜN 1761 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,323 345,010 2 92 92 113 830

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,66 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,00 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 7,36 4,85

Matematik 20 11 6 9,00 45 12,50 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 16,00 14,68 10,98

Toplam: 90 64 23 56,33 63 65,16 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCaCAAcBAddDBbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abcACCAdCb

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDabB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc Bcad BBcCc ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ aADDCBBADbBCABdADABd

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 147 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,618 345,010 1 21 21 26 275

Katılımlar: 2 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,66 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,00 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 7,36 4,85

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,50 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 16,00 14,68 10,98

Toplam: 90 78 12 74,00 82 65,16 60,09 44,93

TÜRKÇE BDcACdADBDcBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABbBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BbBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcaBCABBDDAABBCCcDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABbADBDABbC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ZALOĞLU 962 8-G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,182 345,010 1 28 28 34 348

Katılımlar: 1 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,67 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,36 4,85

Matematik 20 16 2 15,33 77 15,33 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 14,68 10,98

Toplam: 90 77 10 73,67 82 73,67 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbA dADdDBBbCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK dDaBC BBDDAABB CBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADBCCABAADBDABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA DOĞA DURMAZ 7 8-H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,562 345,010 1 27 27 33 345

Katılımlar: 1 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,36 4,85

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,33 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 71,33 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAACBbDBDBBbCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAabBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CaBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDB*BDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBddcacDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR 0 8-V

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,618 345,010 1 90 90 111 807

Katılımlar: 1 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,00 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,67 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,36 4,85

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,00 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 13,67 14,68 10,98

Toplam: 90 66 19 59,67 66 59,67 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACdADdaBBcCCAcdBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD ACCbD A

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBd BBDDAABcCCB Cb

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BC aADBCCcBbADBDABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 0 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 254,301 345,010 127 144 144 202 2008

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 10,70 10,96 7,61

Fen 20 8 9 5,00 25 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 38 38 25,33 28 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAA dcDd cBaCCbdCdd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaAaDBbDC  

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBcaCA   

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK acccdb BbDcbcd b  ac

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BdcDcaaCC ccdDdDAB  

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 2 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 5 7 36
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA HALİTOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 251,647 345,010 128 145 145 203 2027

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 10,70 10,96 7,61

Fen 20 6 12 2,00 10 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 36 47 20,33 23 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dBCCD dbDBccBDccaACb

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAbcdBDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ dbDbCCbBCa

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE  DbBCaDcDa

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK bc bb bBcCBcddd Adcb

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ c cbaBdbD BCbccbDAaa

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 5 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 2 10 14
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İ KÖKDOGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,087 345,010 98 113 113 138 1125

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 3 14,00 70 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 23 50,33 56 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD AbaBcBdbB BACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdDACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDb CCcdDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK acAc BDBdbBa Cc A cC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCcCABc DA a

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 1 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞA R KAKAOPNU 3167 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,451 345,010 40 50 50 61 508

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 15 68,00 76 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAAcBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABcB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACdABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAdD BDcaCBBAC BAacC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCdCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KEREM SAVAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,123 345,010 109 124 124 151 1276

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,70 10,96 7,61

Fen 20 6 12 2,00 10 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 25 49,67 55 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BD ACBADdDBBDCCAbCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADab

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK  DBBdc cDcdcdBa B CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ d aaccabCcabcDBDABb 

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 2 10 14
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,546 345,010 4 4 4 4 54

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 83 7 80,67 90 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAADBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCDBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBcBBCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,607 345,010 107 122 122 148 1250

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 7 8,67 43 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 5 12,33 62 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 54 32 43,33 48 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Ba daBADaDcBcCCdAaBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAacBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCAcab

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE ccdbBDaCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBBd ccDDdA dCCBDdA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCC BdADdDdBdb

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 1 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,613 345,010 122 139 139 180 1649

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,00 10 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 1 5,67 57 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 3 4,00 20 10,70 10,96 7,61

Fen 20 12 6 10,00 50 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 44 19 37,67 42 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dBC D  b c  d c d C 

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCAdCc

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BD BCC  Dc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DA         d C  ACaa

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADaC BcDCd dBAcDAcC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 0 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 8 4 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,886 345,010 31 39 39 49 426

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 74 14 69,33 77 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAADBAddDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdDdCCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAbDBDaBCBc CcBA BC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCcBcADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 314,905 345,010 120 137 137 176 1524

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 5 7,33 37 10,70 10,96 7,61

Fen 20 5 5 3,33 17 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 48 24 40,00 44 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BD ACdbDdacBbCCAAaBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBcccBADCcd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACC DBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK d  Bd  cDDAABddC  CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ ad DAaBb A  dD      

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 4 5 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,616 345,010 103 118 118 144 1166

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,70 10,96 7,61

Fen 20 13 6 11,00 55 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 57 28 47,67 53 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAAbBbcdDBBDCCAdCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaABbBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCbDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE dDdbBDdCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK aDB d adDD AaB CBbdA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BdaDb BCCAcAbDaDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 1 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 8 5 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,641 345,010 66 78 78 97 720

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 19 60,67 67 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BbbA dADdDcBDCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdAC ADBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDdaBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBd dcDDAABB CBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDaADBCCdBAADBDABdd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHL İVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,457 345,010 71 83 83 102 753

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 5 7,33 37 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 17 61,33 68 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabACdADdDBBDCCAdCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaABbBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCcDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK Bb B A BDcdAdc  B CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ cCDDADBCCABcADBDABAd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,319 345,010 21 25 25 31 305

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 17 0 17,00 85 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 74 11 70,33 78 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCccDBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadAAB B a

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ dADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD BDBB BBACB ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBaADCBCABcADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 0 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD ARAS KARAKOÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,645 345,010 5 5 5 5 64

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBADdaBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBADaAC

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCdDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,961 345,010 94 109 109 133 1063

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 7 4,67 23 10,70 10,96 7,61

Fen 20 13 4 11,67 58 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 59 17 53,33 59 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD A cBAB DBcBdCA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABAB a

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ B DACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCaBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAabBaB dB  bc A c 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADaCBBcDC   BcADAaC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 0 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 3 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,433 345,010 44 54 54 66 525

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 7 10,67 53 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 17 67,33 75 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbACBADdDBBcCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAdDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCbDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDaDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBBCAccDcdABBCdBDdA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BdDDADBCCABbADdDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,321 345,010 47 57 57 69 543

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 12 3 11,00 55 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 2 16,33 82 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 9 67,00 74 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcCCDCA DB BdDB BACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBC DBDd

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDB  BB Ccc CB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCB ABAcDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 2 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,769 345,010 9 10 10 11 94

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 83 7 80,67 90 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDAACBADdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABcDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDAbBCCABdADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,782 345,010 55 65 65 80 607

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 71 14 66,33 74 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BccACBADdDcBDCCAdCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B cBd  BDcAABB Cc CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BdDDADBCCcBAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,577 345,010 41 51 51 63 515

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 16 67,67 75 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCaCAccBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdDdCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDBBCBB dcBACcC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAaaCBBdDCBCABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,842 345,010 91 106 106 129 1032

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 7 7,67 38 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 59 26 50,33 56 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabAaBADdD BDCCdcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAcbBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACbADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBcCacC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BacBdA cDcAABd Cc CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDAbcdCcBA DBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 4 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,722 345,010 64 76 76 95 701

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 7 8,67 43 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 69 19 62,67 70 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAcaBABdDcDBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDcDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADbB cadBdA caACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDdBBADCBCABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 4 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,015 345,010 49 59 59 73 582

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 7 10,67 53 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 69 21 62,00 69 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbDBABdDBDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDabAAabBcd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADAbCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADbBDaaaBBdCcBAdBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABdbDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BORA DÜNDAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,752 345,010 118 135 135 174 1515

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 4 7,67 38 10,70 10,96 7,61

Fen 20 7 9 4,00 20 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 47 25 38,67 43 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Bc c dADdaBB CCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaccADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ a  ACC D d

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BD aa  aDcAA B C  CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDcAccC ca dD DAc b

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 4 9 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 0 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,786 345,010 90 105 105 128 999

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,70 10,96 7,61

Fen 20 13 5 11,33 57 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 22 54,67 61 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBaCDaAcbBbBdDBDBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABcB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDdDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc BaBBC c aBBAC d

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDbBd DbdCAB ADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 4 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,956 345,010 29 36 36 44 400

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 75 15 70,00 78 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACBADdaBBDCCAAbBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAabBAcCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBddBBDDdABdCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCaDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,213 345,010 82 97 97 119 890

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 11 5,33 27 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 64 26 55,33 61 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabACBADBDBBcCCcACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaABbBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE dDBbBDCaBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK aDBdddccDcdAcBCCBcCd

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCbDADBCCcBAADBDABdb

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 6 14
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,600 345,010 70 82 82 101 751

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 3 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 12 63,00 70 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAA BADdDcBbbCAAdBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BD  Cbd DaAA B      

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADaCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 2 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARAKAYACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,369 345,010 93 108 108 132 1049

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 25 49,67 55 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD AAcBd BDcDBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAAaABDd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abcbCCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BcdBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DA cbBDBB  c dcaACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDCBBcDddCABcdDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 2 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,678 345,010 77 89 89 110 806

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 10 5,67 28 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 68 21 61,00 68 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabACccadDBBcCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCAccA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BaBcCbccDcdABBbd bCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABbADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,519 345,010 26 33 33 41 389

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 13 71,67 80 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAcaBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDabAABABcB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDB BBCBcAdccACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADaCBBADdBCdBAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,531 345,010 119 136 136 175 1519

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 4 2 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,50 7,48 6,15

Matematik 20 8 6 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 42 25 33,67 37 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaccbBAccDcbBbdd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdA   Bb 

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ  dDbCCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

MATEMATİK DAAc BbBc  d dB AC d

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ cADDCBBADddCdBA DABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,745 345,010 83 98 98 120 906

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 6 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 21 54,00 60 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCbdAAaBdBdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABAB* 

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADcCCABCc

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BD BCabBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAdD Baa   B dc ACBa

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAaDCBBcDCBaABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 6767 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,443 345,010 57 67 67 82 617

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 22 59,67 66 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCaaAbcBcBdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDaaAABABca

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDACbAdCc

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCaBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADbBDBB BBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBcADCBdABAADABa

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,190 345,010 8 9 9 10 87

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDcACBADdDcBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDDAABBCdBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,665 345,010 10 11 11 12 95

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 83 7 80,67 90 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbACBADBDcBcCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDcDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,861 345,010 3 3 3 3 53

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 85 5 83,33 93 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAaBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBBCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİ RALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,987 345,010 96 111 111 135 1079

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 4 7,67 38 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 59 22 51,67 57 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCaaAbcBbBdD bBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABbBcd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ adDACCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAb Bc BaBB b  AC  

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCdCABbbDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 3 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 1 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,475 345,010 27 34 34 42 390

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 10 72,67 81 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Bc AC ADdDBBDCCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCAbBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBBCAcBDcAABBb B CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU A AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,618 345,010 85 100 100 123 962

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 9 7,00 35 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 60 29 50,33 56 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbAdBADBacBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaAaDBbDabb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDcACCADdA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBbBDaCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK abdBCbcBDDbABd aBbCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADBCCABbdDcDABAb

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 5 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HACIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,904 345,010 11 12 12 13 110

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAbBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCCAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBaCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,408 345,010 28 35 35 43 392

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 13 71,67 80 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAAaBADdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBc

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBaBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BD BCbBcDbAbBBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCdABdbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,581 345,010 86 101 101 124 973

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 6 5,00 25 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 18 55,00 61 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDcAbBADdDBBbCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBA DB DCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD ACCcDBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B add   DDbAddC B C 

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDDA BCCbBbADaDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 2 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 288,050 345,010 123 140 140 184 1739

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 2 0 2,00 20 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 4 3 3,00 15 10,70 10,96 7,61

Fen 20 7 5 5,33 27 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 32 15 27,00 30 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAc B cBacBDCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİ AcDB     

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD  CC    

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE      D   C

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK Bb  b   Da A       A

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ B cDd  Ca BcdD DA   

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 1 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 4 4 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,295 345,010 76 88 88 107 788

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 3 1 2,67 27 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 4 7,67 38 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 16 55,67 62 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBAaBDBBDCaAAdBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCbDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BD D c    

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B     ccDDAA dCdB CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABdADdDABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,667 345,010 43 53 53 65 524

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 72 16 66,67 74 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBADdacBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCacC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDaBd BBDcAABBC cDCb

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCbBAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,053 345,010 18 20 20 25 264

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 80 7 77,67 86 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD A DBABc dDdACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCCAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDBaCBcACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADAaC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF JİYAN İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,604 345,010 17 19 19 23 261

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 79 11 75,33 84 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACBADdacBbCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaABDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBaBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABcDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCcBAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZGÜZEL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,859 345,010 106 121 121 147 1247

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 4 4 2,67 27 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 10 3,67 18 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 51 34 39,67 44 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDdcAaBbBcDBbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadbAababa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BcDAbCAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE dcCBCCba  

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK bAdDca aBaBacCc dCB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDCBaADdBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 6 14
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,079 345,010 32 40 40 50 436

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBADdDBBDCCAdCaB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBBdABcDDAABBCaBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDDADBdCABAADdDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SERBEST 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,020 345,010 36 46 46 56 459

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 13 71,67 80 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAbcBAddDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc BcBBCBdAaBdACBd

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADAcC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 4 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU UZUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,630 345,010 79 94 94 115 854

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 5 9,33 47 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 65 21 58,00 64 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAAaBAddDcDBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABcd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdDcCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAaDBccB BB dc ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDbdBADdBaABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,501 345,010 53 63 63 78 600

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 72 17 66,33 74 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabAdBcDdDdBDCCAbCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABbBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBdA cDbAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDDADBdCABdbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 1 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKBAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,282 345,010 54 64 64 79 603

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 17 61,33 68 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Ba A dADBDcB CCAAdBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAabBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CbdACCAD b

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDd BDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBd ddDDAAaaCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,886 345,010 39 49 49 60 488

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 16 67,67 75 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBADdaBBDCbAACcB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBc

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBacDC BC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBdABBDDAABBCCBaCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ dCbDADBCCABbdDBDABbC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,073 345,010 46 56 56 68 541

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 17 64,33 71 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAcDBAdBDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABcB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BcDdCaABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAa BaBBCBBAdB ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBdDCdCbBdcDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,819 345,010 50 60 60 74 585

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 0 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 2 15,33 77 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 13 62,67 70 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD AccBABcDB BACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadAABABDd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ  ADACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE  D BCC BD 

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD BDBBaBB CBcACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDbBBcDCBCAB bDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 0 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARAD ENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,658 345,010 68 80 80 99 739

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 7,50 7,48 6,15

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 13 53,67 60 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBADdDBBDCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİaAaDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACC    

Cevap Anh. A CDBACCADBA

MATEMATİK B BaCA cDD ABBd abC 

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADBdCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 0 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 2 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 2 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,080 345,010 89 104 104 127 983

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 8 7,33 37 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 26 53,33 59 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAAdBADBDBBDCCAcdBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABbBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACdbDcA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCaC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BaaBb ccDcAABd CBaCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ dbDDAbBCCABAbDBDcBbC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 5 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,593 345,010 60 71 71 86 634

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 19 60,67 67 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabAaBADBDcBDCCAAbBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAacBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD ACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDddBb

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BaBBC  cDcAABcC BbCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBbCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 260,495 345,010 126 143 143 199 1965

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 6,63 6,72 4,85

İngilizce 10 4 0 4,00 40 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 3 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 1 3 0,00 0 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 25 14 20,33 23 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBC ad AaB  c  DBA d

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCCAba Bb 

Cevap Anh. B DCCAABABDB

İNGİLİZCE  DCBC     

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DA c BDBc dB     C  

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ acDc                

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 0 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 1 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 1 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 1 3 7
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,449 345,010 34 43 43 53 443

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 75 14 70,33 78 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACBADdaBBDCCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABcBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBC BcDDAABBCCBaCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBdCABdADBDdBbC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜLSU YAVUZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 279,376 345,010 124 141 141 189 1810

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 8 2,33 12 10,70 10,96 7,61

Fen 20 7 12 3,00 15 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 39 39 26,00 29 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Ba AadADBD BcCCAAdBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADacb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CaBACCdcBd

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE aDacc  bdC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBd a b cd  dba  A

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ ddbDccadbcBAda DABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 4 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 2 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 4 10 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,637 345,010 101 116 116 141 1154

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 9 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 12 7 9,67 48 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 57 29 47,33 53 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCbccBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDabcAaABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCAdbD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDdBCCD Da

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcbB d CBdcdcabCBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ cADcCBcADa dcBdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 5 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,163 345,010 81 96 96 118 885

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 2 12,33 62 10,70 10,96 7,61

Fen 20 9 3 8,00 40 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 13 56,67 63 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbaBbBBDc BACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCbB B

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD BDB  BB dc ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ a D     DCcC Bd DABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 6 1 43
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,422 345,010 58 68 68 83 618

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 68 21 61,00 68 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAADBcBdDcbBACb

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABAacB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDdBCabBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDBBCBBcCBdACcC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAD bBaADdBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 3 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,694 345,010 99 114 114 139 1132

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 2 4 0,67 7 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 3 7,00 35 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 51 25 42,67 47 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dBCCD AbaBABcDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadAbBbBcc

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADbCCAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE acbBC b   

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcD b    B d  ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDaBBbDdBabBAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 2 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 1 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ŞENCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,197 345,010 23 30 30 36 357

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 77 13 72,67 81 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbAaBADdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDcdCAdBDDAAaBCCdDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCaDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,784 345,010 35 44 44 54 449

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 13 68,67 76 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAACBADdDBBbC AACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİB BDBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBBdb BDbAABBbCB CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCcBAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,157 345,010 45 55 55 67 529

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 71 18 65,00 72 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAADBAadacbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABbB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ  ADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCaadbB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBDBdCBBbCBcACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABAADAaC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 0 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,370 345,010 22 29 29 35 355

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 2 14,33 72 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 77 10 73,67 82 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dBCCDdAccBABdDBDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADdCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAA bB BBCBB CBcACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 0 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,394 345,010 72 84 84 103 766

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 14 2 13,33 67 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 65 18 59,00 66 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dBaCD AbcBABaDBDBAdd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCCAABABDa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BD BCCDd a

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc BcB CBBACB ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCdacBdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,789 345,010 67 79 79 98 728

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 23 59,33 66 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbcBddBDdDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDabAABABbB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BcDbCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBcCBdAdBcACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDddCdBddDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,454 345,010 6 6 6 6 65

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BbDACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBcBBCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MANDACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 318,490 345,010 117 134 134 172 1490

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,70 10,96 7,61

Fen 20 11 9 8,00 40 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 51 31 40,67 45 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE dcCbDCAADB BdccbadbA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABAabB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ B DACdAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBC DB d

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAba BDBB BBbCcc Cd 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADcCBBdbbdCbBAcDAca

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 8 6 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,470 345,010 87 102 102 125 977

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 8 6,33 32 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 60 25 51,67 57 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD AbDBdBdDcDBACb

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAAaABba

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCbaDd

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc BcBB ad dBcACcd

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCdBADCdC BAADABd

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 4 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DALGIÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,893 345,010 75 87 87 106 785

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 3 12,00 60 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 20 55,33 61 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCD AbDBbBdDBDBACb

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbcABbBDd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDbCCb CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE  DCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD BcBB BB Cc ACcC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADcCBBADbBCABdADAB 

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 0 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 3 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,007 345,010 7 8 8 9 78

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBADBDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİcABDBADCAC

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCaBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDDAABBCCcDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAcDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMELİF AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,353 345,010 65 77 77 96 714

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 2 10,33 52 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 3 15,00 75 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 18 56,00 62 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAcDBABaDBbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadcABABcB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCbcCc

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BcbBC Dd B

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD B B d   CB ACcC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAbDCBBADbBCABd DABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 1 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,207 345,010 115 132 132 170 1476

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 3 13,00 65 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 46 20 39,33 44 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BabA BA dDcB CCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİdABbBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD ACCAD  

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE Bc D Db  C

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK Bcd a   D  c c da   

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ B DDADBCCcB bDcDAB C

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 0 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 0 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 0 14
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 2 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLA N 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,293 345,010 114 131 131 167 1445

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 3 7,00 35 10,70 10,96 7,61

Fen 20 11 6 9,00 45 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 46 25 37,67 42 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBbCDaAAcB B DBbdAdA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDaCAABAa a

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abbACCbdCa

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BD BCCb   

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc a    aBAC  A B 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCacbDd C BcbDA C

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 0 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 8 5 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,535 345,010 112 128 128 161 1360

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 7 2,67 13 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 56 25 47,67 53 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCadcbcBAdcDcbBACc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDB c

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK Dcdc  aBddB   B  dB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADaCBBADCaddBdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 2 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİP YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,916 345,010 2 2 2 2 52

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 85 3 84,00 93 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCA  BABBDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBaCBBACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAbDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,029 345,010 63 74 74 92 654

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 2 12,33 62 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 15 65,00 72 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACBcDdDBdDCCAdbBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADab

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCA BDaAAaBCC    

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCcBAADdDAcAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 0 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,878 345,010 14 15 15 16 162

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 82 7 79,67 89 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDcACBADBDBBDCCAdCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAdDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCA BDcAABBCCaDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 0 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,893 345,010 13 14 14 15 160

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 81 9 78,00 87 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAAaBADdDBBDCCAbCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCaaC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDaAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,749 345,010 105 120 120 146 1204

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 8 8,33 42 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 30 48,00 53 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbAddcDcbcBDCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDaADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCdDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCc 

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BaBBC acDcdAcBbCBcCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ dCDDAbBCCcadADBDABAd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 5 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,018 345,010 111 127 127 157 1333

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 52 17 46,33 51 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCa AbcB dBDBDBbCA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE cDCBCCDdDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK  c                  

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBddBdcDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,761 345,010 104 119 119 145 1183

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 7 12 3,00 15 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 59 30 49,00 54 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDAACdbDBacBbCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAdcBADaAa

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDcACCADBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBaBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBcCbacDadABddba bA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDDAbBCCABbbDBDABdd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 4 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,106 345,010 110 126 126 156 1330

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,70 10,96 7,61

Fen 20 11 8 8,33 42 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 50 31 39,67 44 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbcBABBDcDBAab

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCaAAcABbd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDcCCAaCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE  cC CCad  

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK cAbD*BDaBC B C  Adad

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DcbaCB ADCBCbBcbDAad

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 1 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 2 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 7 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,294 345,010 12 13 13 14 115

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 82 8 79,33 88 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBADBDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAa

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADaA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDcBdABBDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,510 345,010 95 110 110 134 1067

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 9 5,00 25 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 26 52,33 58 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAdddADcacBDCbAAbBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAdcBADCAC

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBbCCcDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDaDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcBcCddcDcAAa a a CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDAbBCCABdADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSAADET AYDOĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,573 345,010 121 138 138 177 1553

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 12 1,00 5 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 44 37 31,67 35 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Bcb*dBADdDBB CCAAbBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBcdbBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CcBACd D c

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cbdDabCa  

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK Bacddbc DccAdabb  CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDaADBCaAB ADcDABAb

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 3 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 6 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,941 345,010 37 47 47 57 474

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAcDBcBdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBaBBCBBdCdcACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDCBBcDCBCcBAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,012 345,010 30 38 38 48 408

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABcDBcBAdA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAbBABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcaBDBBCBBACcdACaC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,582 345,010 24 31 31 37 369

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 14 71,33 79 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BccACBADdaBdDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE aDBbBDCCaC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDaBCAdBDcAABBCCBbCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAADBDAcAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,660 345,010 102 117 117 143 1165

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 10 4,67 23 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 60 27 51,00 57 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBcDdacB CCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACbADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDdDBDdCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B BBCbBccadAdddbd CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADBCCccbADBDABda

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,083 345,010 116 133 133 171 1479

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 7 2,67 13 10,70 10,96 7,61

Fen 20 10 5 8,33 42 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 45 28 35,67 40 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAA dcDdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABbaADdAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CcdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE a Bb ca ca

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BbcB  a D  A c d baA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ  a DAaBC Ac dDBDABb 

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 2 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 5 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 0 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 6 4 43
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,886 345,010 38 48 48 58 481

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 73 15 68,00 76 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCA cBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ acDACCA CD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBBCBcACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADcCBcADCdddBdbDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGARMERT *KER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,668 345,010 51 61 61 76 598

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 71 19 64,67 72 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbAdBADcDcBcCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCcDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCAccDaAABdCCBbCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCbDADBaCABdADBDABAd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,297 345,010 113 129 129 162 1393

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 12 8 9,33 47 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 50 33 39,00 43 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCC CAcadbddDBbBAbc

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAAabBca

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ d    CbBdD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBdCbBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDB BcCBcbdB ACcC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bcDDCBBbDddCbBdADAaC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 5 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,589 345,010 56 66 66 81 614

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 2 12,33 62 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 69 16 63,67 71 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BacACBADdacBDCCdbCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADdA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B B d  cDDAABBCCB CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDAbBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KUCUR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,151 345,010 61 72 72 90 652

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 11 7 8,67 43 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 18 64,00 71 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbcBcBdDBDBAdA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAAaABDd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCaDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBcBdCBabaB cCB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBcDCBCABAADcBC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,987 345,010 1 1 1 1 50

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 20 0 20,00 100 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 85 5 83,33 93 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAADBABdDcDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDBBCBdACBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,789 345,010 84 99 99 121 912

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,70 10,96 7,61

Fen 20 13 7 10,67 53 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 61 28 51,67 57 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABdDcbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadAAaABba

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ abDcCCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBbc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAdDDBaBcdBB CccACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bAcDbBBcDCdCdBAbDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 4 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 5 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,530 345,010 25 32 32 40 388

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 76 8 73,33 81 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABdaBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAD B B  Bc dB ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAaDCBBADCBCbBAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 1 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE    Ş ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 276,879 345,010 125 142 142 191 1834

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 5 4 3,67 18 10,70 10,96 7,61

Fen 20 6 2 5,33 27 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 36 19 29,67 33 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE Bb bb bcdaBB CC   B 

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBcBDBdDaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CD ACdAD  

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE aDBD DC BC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK         DDdAcc  B Cb

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCcDADcC            

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 1 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 2 29
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 6 2 43
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SELİMOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,420 345,010 88 103 103 126 978

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 12 4,00 20 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 28 52,67 59 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BaAbdBbDdDBBDCCAbCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABaBcDCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCcDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDadBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BcdcCdBcDcAAadbdcbCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BabDADBCCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 5 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,706 345,010 73 85 85 104 771

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 3 9,00 45 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 19 55,67 62 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAAcBABaDcDBAdA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAAaABDa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aAcbCCABCa

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE cDdBCCDB  

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc BcB   B bB ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDCBBADCBCbBbADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇOĞLU 1334 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,693 345,010 42 52 52 64 523

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 2 12,33 62 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 15 65,00 72 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDaAbcBABdDBDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABca

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbdDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAc B BBCBB Cc ACB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 0 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KINIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,948 345,010 97 112 112 136 1081

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 25 49,67 55 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCbbcbcB BBDcDBACd

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAcadaDa

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ cADcCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAdaDBD  d cACB AaB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADbCBBcDCBCABddDA C

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 3 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,087 345,010 62 73 73 91 653

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 9 6,00 30 10,70 10,96 7,61

Fen 20 18 2 17,33 87 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 70 18 64,00 71 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbACBADdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAcDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBd

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BbcdC acDDAABcdaa CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADaaCABAADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 5 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ TANRIYAKUL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,230 345,010 69 81 81 100 743

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 67 19 60,67 67 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcbAdBAadDcB CCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAaDBcDCAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBb

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBbBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B BddA cDaAABBCCB CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbaDbDBCCABdADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 1 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 11 3 79
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,549 345,010 52 62 62 77 599

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 71 19 64,67 72 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BccACBADaadBaCCAACBd

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABcBADaAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCbDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBdABBDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbaDAbBCCcBAADBDcBAa

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 5 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUSBUĞRA CİNDİOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,461 345,010 15 16 16 17 163

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 81 9 78,00 87 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBcDdDBBDCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADaA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCABBDcAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAbDBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 7 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,944 345,010 19 23 23 28 293

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 79 11 75,33 84 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDbAaBADdacBDCCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABcBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBCAdcDDAABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABdADBDABAC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,892 345,010 59 69 69 84 622

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 3 14,00 70 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 2 16,33 82 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 69 14 64,33 71 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCa AbcB ddDBD ACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDC AbBABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCAdCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBbc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBDB  BaACcBACaC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DcDDCBBADCBCAB cDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 0 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,634 345,010 20 24 24 29 299

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 78 11 74,33 83 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCC CAcDBABdbBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABbB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBcBBbaBAbBBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DAbDCBBADCBCABAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 4 3 57
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP  İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,996 345,010 16 17 17 20 221

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,70 10,96 7,61

Fen 20 19 1 18,67 93 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 78 11 74,33 83 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCAbDBABdDBDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ aADcCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE dDCBCCbcDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADDBaBBCBB CcBACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCBCABcADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 6 1 86
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 14 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASİL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,446 345,010 100 115 115 140 1143

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 7 6,67 33 10,70 10,96 7,61

Fen 20 14 6 12,00 60 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 59 27 50,00 56 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCaCdAcBdBdDdbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDaCAABbBDd

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BcDdCCAcCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCDBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAcDaBDBcb  caB dCB 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bcDbbBBADCdCdBAADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 4 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BER EN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,294 345,010 48 58 58 70 564

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 4 13,67 68 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 71 15 66,00 73 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BDAA BADdDBBDCCAcCBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDdACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE cDBaBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK B BBCdcBDcAABdaCB CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABd DcDABdd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 2 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 1 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAGLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,436 345,010 92 107 107 130 1037

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,70 10,96 7,61

Fen 20 12 5 10,33 52 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 62 23 54,33 60 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCdDCAbcBbddccDBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCaAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADACCABCc

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDCBCCbBDc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAADbBDBdCcBAdc ACc 

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ bADDCBBdDbaa B  DABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 2 3 29
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 1 86
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 9 4 64
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 1 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,611 345,010 33 42 42 52 441

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 75 14 70,33 78 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACBADdDcBcCCAACBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBABDBADCAb

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCbDBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBcBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK BDBBd dBDcdABBCCBDCA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BCDDADBCCABAbDcDABdC

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP OĞUZSOY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,234 345,010 80 95 95 117 861

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 10 5 8,33 42 10,70 10,96 7,61

Fen 20 16 4 14,67 73 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 60 24 52,00 58 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCDCcADBcBdDBDBAdA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDadAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BADbCC BCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE ccadCCcccc

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAbD B d dBB dc ACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADDCBBADCddbBdADABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 0 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 13 1 93
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,343 345,010 78 93 93 114 836

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 9 6 7,00 35 10,70 10,96 7,61

Fen 20 17 3 16,00 80 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 65 20 58,33 65 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BcAACdADdaBBDCCAbdBB

Cevap Anh. A BDAACBADBDBBDCCAACBB

T.C. İNKILAP TARİHİBAabaADaAd

Cevap Anh. A BABDBADCAC

DİN KÜLTÜRÜ CDBACCADBA

Cevap Anh. A CDBACCADBA

İNGİLİZCE BDBDBDCCBC

Cevap Anh. A BDBDBDCCBC

MATEMATİK Ba Bd BcDcdABd  B CA

Cevap Anh. A BDBBCABBDDAABBCCBDCA

FEN BİLİMLERİ BbDDADBCCABbADBDABAd

Cevap Anh. A BCDDADBCCABAADBDABAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 8 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 1 2 14
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 3 43
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 12 2 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KARA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,561 345,010 108 123 123 149 1270

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 8 10 4,67 23 10,70 10,96 7,61

Fen 20 11 8 8,33 42 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 58 29 48,33 54 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCdDCAbcBcBdDBDBAbA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCbAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ BdDbCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE cDbBCCDBDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DdAcbaDBc dccddBAC C

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DcDcdcdADbBC BddDABC

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 3 3 43
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 7 7 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ STRATEJİ 8. SINIF 1. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,130 345,010 74 86 86 105 775

Katılımlar: 128 145 145 223 2374

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,77 12,90 10,48

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,63 6,72 4,85

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,50 7,48 6,15

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,23 7,36 4,85

Matematik 20 15 4 13,67 68 10,70 10,96 7,61

Fen 20 15 5 13,33 67 14,54 14,68 10,98

Toplam: 90 66 23 58,33 65 59,38 60,09 44,93

TÜRKÇE BBCCadAbaBABdDdbBACA

Cevap Anh. B BBCCDCAADBABBDBDBACA

T.C. İNKILAP TARİHİDCdAABABDB

Cevap Anh. B DCCAABABDB

DİN KÜLTÜRÜ acDcCCABCD

Cevap Anh. B BADACCABCD

İNGİLİZCE BDaBCCbdDB

Cevap Anh. B BDCBCCDBDB

MATEMATİK DAAcDBaBBC BbCBdACBC

Cevap Anh. B DAADDBDBBCBBACBBACBC

FEN BİLİMLERİ DADcCBBcDbBCABdADABd

Cevap Anh. B DADDCBBADCBCABAADABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 7 5 2 71
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 14 10 4 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
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