
SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÇINAR KIRAN 911 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,765 322,640 1 36 36 323 2523

Katılımlar: 2 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,16 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,50 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,34 8,38 4,14

Matematik 20 16 2 15,33 77 9,16 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,34 15,63 10,17

Toplam: 90 67 17 61,33 68 58,50 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACAdDCbABaBd DcD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CaAbCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDD dA  b

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABcCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCcaCBDC ABAAD B

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABcCDaDdDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 2 1 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 2 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEHERNAZ CİHANER 0 7-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,557 322,640 2 47 47 545 4395

Katılımlar: 2 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,50 7,37 4,99

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,34 8,38 4,14

Matematik 20 7 12 3,00 15 9,16 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,34 15,63 10,17

Toplam: 90 64 25 55,67 62 58,50 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAcCABDCcABDBdCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAAdBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCaAaAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCaABDCbbD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) aaCccCAcdBaadd AbDCa

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDBABDCbDDdDAb

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 4 2 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 7 10 39
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENDAZEYNEP ŞEN 593 7-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,358 322,640 1 57 57 911 6873

Katılımlar: 1 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 4,67 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,37 4,99

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,33 8,38 4,14

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,33 11,78 5,81

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 15,63 10,17

Toplam: 90 55 28 45,67 51 45,67 65,60 39,75

Sözel (TÜR)  DdAcCAcabbcacBd DBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCaABAa

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) aCBA  CbAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BbCcDCbbbB Ca  AcaCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDdABDdDcDdDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 9 7 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR KALDIRIMCI 0 7-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,968 322,640 1 56 56 889 6712

Katılımlar: 1 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,67 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,67 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,38 4,14

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 -1,00 11,78 5,81

Fen 20 14 4 12,67 63 12,67 15,63 10,17

Toplam: 90 56 19 49,67 55 49,67 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCdACABDCDAa adCD D

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AC DdCABA 

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCbAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) cbCdaC  b  a c cc   

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBbBABbd DDdDA 

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 0 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 2 7 11
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 2 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN TUNÇ 872 7-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,881 322,640 1 35 35 314 2463

Katılımlar: 1 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,37 4,99

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 8,38 4,14

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,33 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,63 10,17

Toplam: 90 70 19 63,67 71 63,67 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADbAACABbCDABDBdaDBb

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDAbCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCadBAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCbAb

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B CADCbDbBaCaABAADCd

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDBABDCbbDaDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 4 2 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 12 5 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,734 322,640 41 43 43 433 3460

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 8 6 6,00 30 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 67 16 61,67 69 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABaCDABcBa DBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AbDDCaABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) aCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) a CcbCbDCB aB  AcD  

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBcdABbCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890

100
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80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 8 5 44
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
* * 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 341,190 322,640 50 53 53 836 6376

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 4 3 3,00 30 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 7 10 3,67 18 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 54 29 44,33 49 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR)  DCAdCABaCbABbBddbBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCcABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) bdcDCCdBAd

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) cCBA cCb  

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B bAbC D BaCcdaAdabd

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDBABbCDDDdDAd

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 1 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 6 9 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAĞA N 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,974 322,640 17 17 17 115 983

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 79 9 76,00 84 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBD BBbdADCDcAdcACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN)  ABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABdBCDcCDACDcCCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDaCDBABDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN MANAV 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,430 322,640 39 41 41 415 3309

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 67 17 61,33 68 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAdCABaCDABDBd bBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDAbCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) bCcDaCABA 

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B CcDCd  BbCBABcbD B

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABcCDDDaDAb

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 10 4 56
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKEADA ÖZBEK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,228 322,640 37 39 39 366 2915

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 14 2 13,33 67 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 68 17 62,33 69 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DB ddBDaAbCcBACcbCDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) aBBAACDADa

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABAaCDDdA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) B DAA ABC B bdCDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDcDCbBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 12 2 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYKUT KUTLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,626 322,640 30 30 30 213 1795

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 74 16 68,67 76 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdAACABDCDAaDBdCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) bCDDCaABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) bCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BbCADCbDbBDCBcaAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABbCDaDaDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 4 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ÇİMEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,931 322,640 28 28 28 200 1692

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 13 3 12,00 60 12,18 11,78 5,81

Fen 20 14 6 12,00 60 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 74 12 70,00 78 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBDBADCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCb

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCa

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) B DAA ABC  CbcCDACbB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBcccCDBAdbBCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 3 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARAHANOĞL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 389,839 322,640 40 42 42 431 3456

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 12 7 9,67 48 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 67 22 59,67 66 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDbdaDaAcCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CbBAadcDdA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DbCCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BbDbAB daaBbDbCDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBbDDCDBABbBCBaCdA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 2 4 33
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 7 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENYAMİN TABATABAİE 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,556 322,640 36 38 38 356 2839

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 9 8,00 40 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 71 19 64,67 72 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDddBDaADCaBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADa

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCcaABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABAcCaBdcbCDcabc

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdcBCBBCbA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 10 8 56
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAVVA AKTA Ş 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,734 322,640 53 58 58 916 6922

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 7 8 4,33 22 12,18 11,78 5,81

Fen 20 11 9 8,00 40 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 54 29 44,33 49 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR)  DC ACABbCDABDadbDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) aaAcCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABcCaAa

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BC ccCAab  Ccb cAc B

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) cCaBdCBDdcBDdacbBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 7 6 39
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK MERİÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,231 322,640 46 49 49 577 4573

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 63 27 54,00 60 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) bBDdcdDadDCaaACAACbA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAcCbbaC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) dABACdDDCb

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABdcaaBbDcCDACbB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADaDDaCDBAdbBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 4 3 57

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 12 6 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CANER POLATCAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,169 322,640 27 27 27 199 1684

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 75 15 70,00 78 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCDdaDBBaDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBa

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCbAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCdcDCbcCBDCaABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABaCDcDdDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 4 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR GÜNER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,662 322,640 24 24 24 165 1379

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 77 13 72,67 81 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDbBBDBADCcBACAdCDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) dABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCbBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABAdCDBCDcCDAbbc

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDcDCDBAdDBCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 13 5 72
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUKEGE ACAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,320 322,640 20 20 20 137 1152

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 78 11 74,33 83 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCdBDaADCDBACcAdDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBdBCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAA ABCDBCDACDcCCc

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDDDCbBABbBCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 16 1 89
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇİL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,337 322,640 15 15 15 104 895

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 79 8 76,33 85 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDdBBD ADCaBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) dABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABABCaBaD CDAC B

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDdbBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 0 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 2 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ESEN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,838 322,640 31 31 31 248 2040

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 74 16 68,67 76 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCdBcaADCadACAAbDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCb

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDbABABCcBCDcCDACbB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDaDCbBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 4 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU DAĞLAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,413 322,640 22 22 22 155 1305

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 78 12 74,00 82 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAcCABDCDAaDBBaDBc

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCaADCdbCBbCBABAbDCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABDCDDDBDAd

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 13 5 72
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEMEL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,308 322,640 48 51 51 615 4907

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 8 8 5,33 27 12,18 11,78 5,81

Fen 20 15 5 13,33 67 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 64 21 57,00 63 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADaAACABDdbAaDcd DBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCaAaAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCcDd a dbC dBAbDd 

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACbaBCBDdABDCDcDBaAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 4 2 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 8 6 44
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BEREN YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,210 322,640 35 37 37 351 2801

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 9 3 8,00 40 12,18 11,78 5,81

Fen 20 14 5 12,33 62 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 70 11 66,33 74 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBDaADCDBAbAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) B DcA   CbB c CDAC  

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDaDCbBAd BCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 8 3 44
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NUR DEMİR 518 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,383 322,640 6 6 6 42 275

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBDBADCDBACAAdDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCb

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDbABAaCDBCDcCDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 15 3 83
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEREN BOLACA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,722 322,640 49 52 52 622 4942

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 7 8 4,33 22 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 61 20 54,33 60 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR)  DC ACAcaCDABDcddDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAAcBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) baDDCCA AC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBA DCaAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) aCdADC a daa  BbbDC 

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDBABDCbbDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 0 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 6 8 33
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ YILMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,071 322,640 34 34 34 300 2400

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 70 20 63,33 70 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAdCAcDCDAacBBCbBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CadbCAdBBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdaDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBAdDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BbCcDCbDbBaCBABAAcCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBbBABDCDDDaDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 4 3 57

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 13 5 72
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR CAHİT ESMER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,206 322,640 52 55 55 874 6576

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 6 4 4,67 23 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 52 23 44,33 49 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdbACAaadbAaDB  DBa

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDAcCAABBc

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) bdaDCCAB  

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DbBA bCCbD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B aA C D   a b AA  a

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBbBbBDCDcDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 0 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 5 3 28
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ERDUMAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,447 322,640 9 9 9 63 467

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DcDCBcDaADCaBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) aABAaCDDdA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABABCDBCDACDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdDBdBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 18 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERCİYES 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,237 322,640 13 13 13 82 596

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 81 6 79,00 88 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCDAaDBBCDcD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCA AC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B CADCdDCB CBABAADbB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDdABDCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 0 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 2 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YAPRAKGÜL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,932 322,640 21 21 21 138 1166

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 77 13 72,67 81 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCdBDaAbCaBACAAbDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) aBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CAaACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDcABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABABCDcCDcCDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDaDCDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 16 2 89
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA HÜSREVOĞLU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,331 322,640 54 59 59 924 6945

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 4 6 2,00 20 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 9 9 6,00 30 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 54 34 42,67 47 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) bDdAACAcbCDAabcdaaBc

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CcADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdcDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) abcABaCCda

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT)  adAbC adBcaBcBAADaB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBadABDCaDDaDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 8 8 44
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN KAYA 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,505 322,640 16 16 16 111 957

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,18 11,78 5,81

Fen 20 20 0 20,00 100 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 80 10 76,67 85 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCdBDaADCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAcCDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAAacBaDcCDACDcabB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 13 5 72
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAĞLAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,603 322,640 44 46 46 524 4225

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 10 7 7,67 38 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 66 21 59,00 66 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdAACABadcAabBddDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCdAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADC bbBbCBc cca B

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDcABbCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 9 6 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
K EREM BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 254,252 322,640 56 61 61 1879 11442

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 2 5 0,33 3 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 6 14 1,33 7 12,18 11,78 5,81

Fen 20 12 8 9,33 47 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 35 52 17,67 20 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DabdaBDacbaDababAdDb

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) aBBAACbADa

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) dcadbbDadA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DcCacab   

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) dbabcaddCaBCbbCDAbba

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) dADBbbcdDBdcDBdBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 1 2 33
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 1 5 17
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 5 13 28
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÖZER 76 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,216 322,640 43 45 45 485 3873

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 8 8,33 42 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 66 22 58,67 65 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) cDabACABaCDABD BbDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDdbCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCaABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCbAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCacDCcD BDaccBAbDaB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBbdABDCDaDdDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 6 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM METİN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,030 322,640 51 54 54 865 6519

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 5 5 3,33 33 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 9 8,00 40 12,18 11,78 5,81

Fen 20 13 7 10,67 53 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 56 34 44,67 50 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCcbCdBaCDAdDccdDBb

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAAcBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdcDCCABbC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCadcDdCAa

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) cCCbDCdDdBaaBABAcDba

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACaBBdBcBABcCbaDdDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 1 2 33
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 10 8 56
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 5 4 56
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM TOPSAKAL 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,441 322,640 10 10 10 71 520

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACAcDCcABDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABcb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABaCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCdDCBDCBABAADba

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDBABDCbDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 15 3 83
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY KEÇİCİ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,665 322,640 42 44 44 438 3503

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 9 8,00 40 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 69 21 62,00 69 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCdccabDCaBACcACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDAca

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) aABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BaaAcBddCbdCDdCDcCCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDDDCDBABDaCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 0 3 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 7 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERDOĞMUŞ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,835 322,640 5 5 5 33 195

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCDABDBdbDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCdDCBDCBABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDcABDCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,990 322,640 8 8 8 47 327

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 82 8 79,33 88 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBaaADCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DAbCDBABCa

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDbABABCDBCDACDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) bADBDDDCDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ANIL ÖREN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,450 322,640 1 1 1 12 58

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 87 3 86,00 96 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBDBADCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABABCDBCDACDACCd

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdaBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ SELÇUK 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,171 322,640 11 11 11 74 527

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 15 5 13,33 67 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 81 8 78,33 87 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCdACABDCDABDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABA 

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCADCBDCBABAAcCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBbdABbCDaDBDAd

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNANUR DARÇIN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,137 322,640 38 40 40 368 2923

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 6 1 5,67 57 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 11 2 10,33 52 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 67 11 63,33 70 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdbcCAcaCDAaDBd DBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCA AC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBA  Cb D

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) B dcDC DCB C  BAAD  

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDaABDCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 0 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 1 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HACIHASANO 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,421 322,640 25 25 25 166 1389

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 2 14,33 72 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 76 10 72,67 81 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DcDadBDaAbCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DAdCDBABC 

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDbABAcC  CD CDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdDBCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 13 2 72
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ SELVİTOPU 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,249 322,640 4 4 4 26 145

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 85 5 83,33 93 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdAACABaCDABDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCADCBDCBABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABDCDaDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 18 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİL DERİN DENİZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,108 322,640 45 48 48 567 4523

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 12 6 10,00 50 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 62 26 53,33 59 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DaDbdcDBADdDcdCAAbDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BdBAACcADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bcBAaCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) abaCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) dCDcABb CDd aACDAbCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADaDcDCDBAdDBdBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 4 2 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 5 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 3 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ YILDIZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,294 322,640 14 14 14 101 867

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 79 10 75,67 84 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCDcBbBBaDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDAcCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADC DCcDCcABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDdABDCDDDBDbA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 15 2 83
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
Ş U* KARGACI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,181 322,640 23 23 23 163 1354

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 76 12 72,00 80 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBbdBBDdADCacACAAaDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADa

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABAaCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) B DAABABCDBCDcCDACb 

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBABDBCBaCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 2 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK ENDOĞAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,236 322,640 33 33 33 291 2334

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 7 1 6,67 67 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 3 15,00 75 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 70 12 66,00 73 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBD dBDBAbC cdCAAbDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABA CDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DAbC  ABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) B DcABABCDB DcCDcCCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDaDC BAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 0 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 2 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 6 2 67
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM OCAKTAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,481 322,640 32 32 32 289 2322

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 72 17 66,33 74 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDddBaaADCaBdCAAdDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CAdAdCDDbA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDcABABC BdDbCDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADaDDbdDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 4 2 67
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 3 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN UYAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,217 322,640 26 26 26 187 1609

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 76 11 72,33 80 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBD dBcaADCDBACAAdDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) CABAbCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT)  CDAABAdCDdCDcCDA aB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCcBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 12 4 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UMAY KILINÇ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,371 322,640 19 19 19 131 1112

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 79 10 75,67 84 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCdACABbCDAaDBBbDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BbCADCADC aCBABAbDCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCaBCBDdABDCDaDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 14 3 78
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU BORAN ALMAZ 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,243 322,640 29 29 29 203 1719

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 13 4 11,67 58 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 75 10 71,67 80 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBD BB aADCaBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT)  dDAABA CDB DdCDAdbB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADdDDDCDBAdcBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 1 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 11 4 61
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,368 322,640 12 12 12 77 542

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 17 3 16,00 80 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 81 9 78,00 87 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADbAACABDCDAaDBdCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) AdDDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) cCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCbDCBDCBABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCdBCBDdABbCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 2 1 67
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TAYFUR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,736 322,640 2 2 2 15 82

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 86 4 84,67 94 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCbABDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCbDCBDCBABAADCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABDCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TUNA CINDIR 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,389 322,640 3 3 3 24 139

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 19 1 18,67 93 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDCBBDBADCDBACcACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAcCDADC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DACCDaABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) BCDAABABCDBCcACDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDDDCDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 3 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 9 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL AİŞE TUNCER 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 263,862 322,640 55 60 60 1738 10886

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 19 -5,33 -27 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 8 12 4,00 20 12,18 11,78 5,81

Fen 20 12 8 9,33 47 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 44 46 28,67 32 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) adaddcDabcacdbbdcdcd

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDADa

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) dABAbCDcdc

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) DAbCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) aabAbBdcCcdabdbDACCB

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) bADdDaaCDBAdDBdddCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 1 2 33
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 2 1 67
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 0 3 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 5 1 83
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 7 11 39
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 4 5 44
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAĞCI 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,103 322,640 47 50 50 602 4748

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 65 24 57,00 63 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) DBDaBBDaAcCDBACAACDA

Cevap Anh. B DBDCBBDBADCDBACAACDA

Sözel (TAR) BBBAACDAaC

Cevap Anh. B BBBAACDADC

Sözel (DİN) bABACCDDCA

Cevap Anh. B CABACCDDCA

Sözel (İNG) acCCDBABCD

Cevap Anh. B DACCDBABCD

Sayısal (MAT) aaDcddddacdbacCDca B

Cevap Anh. B BCDAABABCDBCDACDACCB

Sayısal (FEN) AADBDcDCDBAdDBCBBCCA

Cevap Anh. B AADBDDDCDBABDBCBBCCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 6 1 86

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 4 13 22
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TURAN 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,014 322,640 18 18 18 120 1013

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 14 1 13,67 68 12,18 11,78 5,81

Fen 20 16 4 14,67 73 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 78 7 75,67 84 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADCAACABDCDAaDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAb

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BC ADC DC aC ABAAD B

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBCBDdABcCaDDaDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 12 1 67
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 7 2 78
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF LGS 1.UYGULAMA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / ÖZEL DÜNYA KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 0 7-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,020 322,640 7 7 7 45 312

Katılımlar: 56 61 61 3049 14902

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,50 13,36 8,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,10 9,08 6,59

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,37 4,99

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,49 8,38 4,14

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,18 11,78 5,81

Fen 20 18 2 17,33 87 15,73 15,63 10,17

Toplam: 90 84 6 82,00 91 66,52 65,60 39,75

Sözel (TÜR) ADdAACAdDCDAaDBBCDBD

Cevap Anh. A ADCAACABDCDABDBBCDBD

Sözel (TAR) CDADCAABBB

Cevap Anh. A CDADCAABBB

Sözel (DİN) ACDDCCABAC

Cevap Anh. A ACDDCCABAC

Sözel (İNG) DCBABDCCAD

Cevap Anh. A DCBABDCCAD

Sayısal (MAT) BCCADCADCBDCBABAdDCB

Cevap Anh. A BCCADCADCBDCBABAADCB

Sayısal (FEN) ACCBBdBDdABDCDDDBDAA

Cevap Anh. A ACCBBCBDBABDCDDDBDAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 3 2 1 67
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 3 3 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 7 7 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 3 3 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 6 6 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 18 17 1 94
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 9 8 1 89
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 2 2 0 100
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