
SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAYRAMİÇ 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,589 264,560 2 116 144 1364 34934

SÖZ 107,925 0,000 2 112 152 1509 35086

SAY 244,973 0,000 2 99 107 756 18242

EA 132,758 0,000 2 116 153 1507 38746

Katılımlar: 2 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 8,38 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,50 5,63 2,68

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,88 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,50 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 14,88 19,65 10,68

Toplam: 120 24 15 20,25 17 30,88 54,32 41,74

TYT Matematik e cbAbdB      b e cBE  B      

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECa bA CaCDBCeDDa EbCECAAB Ee

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 5 7 19
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 1 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞLU 0 11-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,011 264,560 1 93 102 848 18896

SÖZ 205,723 0,000 1 81 107 1188 28422

SAY 281,291 0,000 1 88 93 611 14614

EA 301,542 0,000 1 73 76 517 9337

Katılımlar: 2 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 7,62 16,37 12,18

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,38 16,55 8,78

Fizik 10 5 1 4,75 48 4,50 5,63 2,68

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,88 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,50 6,23 3,71

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 14,88 19,65 10,68

Toplam: 120 47 22 41,50 35 30,88 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDA  d CCBA   dBECcBBDEDdCaa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB DbAD d  c a  EB bBE AB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECa    BbCaBCbD BEcbeEecAeE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 5 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 5 3 56
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 8 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,717 264,560 1 87 96 794 17248

SÖZ 107,925 0,000 1 112 152 1509 35086

SAY 387,166 0,000 1 50 53 204 4831

EA 226,006 0,000 1 107 123 1092 24813

Katılımlar: 1 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,50 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 7,75 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 8,75 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 7,50 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 24,00 19,65 10,68

Toplam: 120 44 6 42,50 35 42,50 54,32 41,74

TYT Matematik Ba CADBBe   B DE   BE ABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC aABCBCDBaADDBBEbCECAAeEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 2 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,152 264,560 59 59 63 482 9192

SÖZ 210,533 0,000 75 75 100 1167 27878

SAY 367,729 0,000 57 58 61 275 6477

EA 324,710 0,000 63 63 66 411 6575

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 2 22,50 75 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 57 7 55,25 46 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd  B  CBAD D Bc BBBDEDBb aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik     ADBBDc    DEB  BEEAB AD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EaCC  A CBCDBCADDBBEE dCAABEE 

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 1 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 0 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,375 264,560 23 23 26 262 4333

SÖZ 181,675 0,000 96 97 125 1279 30902

SAY 478,441 0,000 3 3 3 6 179

EA 361,669 0,000 42 42 44 220 3249

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 69 3 68,25 57 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D e A  B  CBA   eBECB    D   D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDA CBCDEB DBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBEDEaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 25 0 96
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,716 264,560 11 11 13 193 3146

SÖZ 256,380 0,000 18 18 37 884 21442

SAY 441,796 0,000 18 18 18 47 1307

EA 391,815 0,000 22 22 23 105 1500

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 4 0 4,00 13 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 76 9 73,75 61 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB eCBA  DdBd BBBDEDBC aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal    BDDB                       

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik BBcCADBBD DCBCDEBD B EABBeDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECeDaABCBCDBCcDDBBEECECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 1 0 20
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 2 0 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 2 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,765 264,560 9 9 11 165 2789

SÖZ 265,044 0,000 11 11 29 830 20008

SAY 440,190 0,000 21 21 22 53 1374

EA 406,804 0,000 15 15 16 68 916

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 77 7 75,25 63 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA ABDCCBAD DABcCBBBDEDBC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB DCADBBa  CBCaEecDBEEABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 4 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE MUSTAFAOĞLU 1830 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,262 264,560 21 21 24 253 4262

SÖZ 207,327 0,000 79 79 105 1184 28259

SAY 457,565 0,000 9 9 9 21 718

EA 381,457 0,000 31 31 33 140 1987

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 71 9 68,75 57 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA Ad CCBA   eBaCBBBDEaBa aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CADBBDADCBCDEBDDBdEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCD eBCBCDBCADDBBEEaECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 1 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÖZGÜR KIRCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,719 264,560 92 94 106 875 19568

SÖZ 180,071 0,000 98 99 129 1285 31026

SAY 300,668 0,000 79 80 85 545 12657

EA 256,186 0,000 98 99 108 836 17491

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 46 23 40,25 34 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe eaA  B CCBAb eeB bBBBDEbBaeaDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B   bD B    BCaEeb B EA  AD aE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC ac CBCDaCbD aBEECECbAeEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 11 3 42
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 2 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,337 264,560 44 44 48 371 6455

SÖZ 421,309 0,000 1 1 1 29 456

SAY 212,953 0,000 100 103 111 901 21532

EA 356,445 0,000 46 46 48 250 3649

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 67 14 63,50 53 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DdaDABABD CBADBDAedCBBBDEDB Ca

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal CAACEBDDBCEdEBEACCDaCBaEADEAAE

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik aEBce AD BD D BC dBe c EABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 5 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 4 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇENTE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,346 264,560 97 99 113 953 22313

SÖZ 172,055 0,000 103 104 136 1309 31657

SAY 286,881 0,000 85 86 91 594 14017

EA 213,060 0,000 107 109 130 1194 28037

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 40 13 36,75 31 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D e  B CCBA   eB    dDED   e

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EE    dD      d a    B   d A A

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECa  AaBECDBCADDBEcECECbABc

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 4 4 15
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,216 264,560 55 55 59 442 8100

SÖZ 175,262 0,000 100 101 131 1300 31421

SAY 414,561 0,000 35 35 37 105 2804

EA 300,698 0,000 73 74 77 524 9455

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 61 15 57,25 48 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEcDde d  aBA  DcadCBBBDEbBe  

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBB CbDBB A  BCDad DB EABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC CABBECDBCADDBEDEaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 4 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,457 264,560 63 63 68 569 11336

SÖZ 107,925 0,000 111 112 152 1509 35086

SAY 440,620 0,000 19 19 19 49 1358

EA 254,582 0,000 99 100 109 850 17875

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 5 50,75 42 54,84 54,32 41,74

TYT Matematik B DbADBBDcD BCDaB DBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaABCBCDBCADDBBEECECbABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 3 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,478 264,560 25 25 28 268 4418

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 435,812 0,000 25 25 26 63 1595

EA 388,604 0,000 23 23 24 116 1652

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 71 11 68,25 57 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe cDAeAB CCBA  DABdCBBBDEDBb eD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B DCbDBBD DCBCDEBDaBEEABBADAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EaCC acBCBCDBCADDBBEECECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 2 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,254 264,560 14 14 16 198 3239

SÖZ 216,946 0,000 65 65 90 1130 27063

SAY 477,158 0,000 5 5 5 9 205

EA 411,249 0,000 13 13 14 61 788

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 75 7 73,25 61 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D  bd ABD CBA  DABdCBBBDEDd  D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCceABBECDBCADDBEDECdCAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 26 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,877 264,560 105 107 126 1148 27701

SÖZ 218,549 0,000 61 61 86 1121 26886

SAY 206,184 0,000 102 105 114 932 22330

EA 271,580 0,000 89 90 96 719 14228

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 2 2 1,50 15 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 35 14 31,50 26 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA  B  CBAD DdBc BBBDEDB  c

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  E  c A       B D    B E   e A

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen dadE CeCdcc C  C   aEeEC   A E

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 7 2 27
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 2 1 22
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ARSLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,726 264,560 81 81 89 739 15434

SÖZ 363,022 0,000 5 5 7 237 4299

SAY 162,842 0,000 111 114 130 1099 26774

EA 273,980 0,000 87 88 94 696 13805

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 52 21 46,75 39 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDAcABDbCc DBceBEeBBBDEcdbCa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal CbACbBDDBCceEBbACCDCCBaEADEAAE

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik EE c  bD          B DBEEcB ea 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 3 2 60
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 7 5 27
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,746 264,560 70 70 75 621 12801

SÖZ 156,023 0,000 106 107 142 1342 32711

SAY 378,883 0,000 54 55 58 239 5526

EA 269,689 0,000 93 94 100 740 14598

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 13 48,75 41 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D d eB  CB    AeE B B  b a a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EE   bADBBDc  B DEB  BEEABBAc 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaA BECDBCADDBaDbCECAABd

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 3 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,249 264,560 58 58 62 481 9177

SÖZ 242,598 0,000 31 31 54 976 23479

SAY 337,336 0,000 66 67 71 399 9233

EA 366,365 0,000 36 36 38 191 2893

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 60 17 55,75 46 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe Db  ABDaCBAb DeBECBBBDEDBC DDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  bADBdD   BCeEB  BEEABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECebaA CBCaaCADDaBEbe CAAeEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 3 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA ORHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,991 264,560 102 104 119 1057 24874

SÖZ 188,088 0,000 95 96 122 1258 30318

SAY 253,285 0,000 94 96 104 729 17398

EA 228,624 0,000 103 104 120 1068 24194

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 4 5,00 50 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 40 23 34,25 29 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DceDd eB CCBAb ceBE BaBDEDBe a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  E   dbD B    B e B  B b   e  

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECe Cc adCaBCcDDBaDECECAAe 

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 5 5 19
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 5 4 56
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,570 264,560 15 15 17 213 3457

SÖZ 258,631 0,000 15 15 34 872 21066

SAY 427,694 0,000 27 27 29 71 1991

EA 401,481 0,000 17 17 18 77 1091

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 2 23,50 78 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 74 7 72,25 60 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA AB CCBAD DcBECBBBDEDBCd 

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBB CADeaDd CcCDEB  BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC CABBECDBCAcDBEDECECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 4 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,427 264,560 29 29 32 290 4983

SÖZ 362,915 0,000 6 6 8 238 4318

SAY 292,195 0,000 84 85 90 575 13485

EA 340,392 0,000 57 57 60 325 5084

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 5 3 4,25 43 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 73 24 67,00 56 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd ABDdCBAD DABcCBBBDEDBdCaDb

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal AC BDD  eA BEACCDC eCEAbeAAdDE

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik B bCADBB      e B DBdEAB A A E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  ECCbCcaC CDBbbcD B EeECdAaEaD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 2 0 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 3 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 5 3 56
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARBAROS GÜNAYDIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,794 264,560 61 61 65 547 10689

SÖZ 200,914 0,000 87 88 114 1212 29011

SAY 356,654 0,000 58 59 62 322 7424

EA 296,422 0,000 74 75 78 557 10052

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 57 19 52,25 44 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D d bc CCBA  cABEaBBBDEDB  eD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik Bd ebDBBD DCd adB acEEAB eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaA CBCDBCAecBBEECECAABdED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 9 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,220 264,560 69 69 74 596 12025

SÖZ 194,501 0,000 91 92 118 1234 29685

SAY 351,404 0,000 61 62 65 346 7907

EA 283,579 0,000 80 81 86 638 12084

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 53 12 50,00 42 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A     CBA  Dee  BBBDEDB   D 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik  c CAD BD c B edBa B EA  AD EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaAedcCDBCADDBBEECdCAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 4 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAM N 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,660 264,560 75 75 80 648 13519

SÖZ 236,185 0,000 37 37 61 1016 24460

SAY 294,817 0,000 83 84 89 564 13221

EA 358,034 0,000 44 44 46 240 3527

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 55 25 48,75 41 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDABABDCCBAaccABEeBBdDEaBCdaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik    dADBBb  aBCaEBb BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaccCBCaBCcDDBaEdabeed    

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 4 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 3 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 2 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,317 264,560 45 45 49 375 6589

SÖZ 207,327 0,000 79 79 105 1184 28259

SAY 410,766 0,000 37 37 39 116 3054

EA 361,905 0,000 41 41 43 217 3225

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 65 14 61,50 51 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA Ad  CBA  ceBc BBBDEDBC aDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B DCADBBD DCBCaEB DB EABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCaCcdCBCDBCADDBBEbeECeABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 1 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,600 264,560 90 91 100 833 18451

SÖZ 192,897 0,000 94 95 121 1242 29856

SAY 298,329 0,000 80 81 86 556 12883

EA 278,864 0,000 83 84 89 672 12941

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 48 25 41,75 35 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDd eB CCBA  cdBc BBBD DBe a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik aEB  CAb B eb B aEB  BEEcB AcA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen aBEECCaacdBcCaBCADDBEDbebCAAaE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 5 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRU AKİDE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,521 264,560 86 86 95 787 17055

SÖZ 239,392 0,000 35 35 58 994 23989

SAY 266,114 0,000 90 92 98 671 16121

EA 338,888 0,000 58 58 61 331 5216

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 2 5,50 55 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 50 24 44,00 37 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDbA ABDCCBAD ceBEaBBBDEDBaCa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik aEa  CAD B    B D B DBEcA aADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CcaaCaDa eBbCaBCA D EDaebddABd

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 2 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 2 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,572 264,560 39 39 43 345 6060

SÖZ 204,120 0,000 83 84 110 1193 28619

SAY 425,912 0,000 28 28 30 74 2085

EA 373,531 0,000 34 34 36 167 2435

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 4 15,00 50 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 65 8 63,00 53 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A AB  CBA  adBc BBBDEDBa  D 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBBDADCBCDEB  B EABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aECC a BbBCDBCADDBBEECbCAA EED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 0 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,499 264,560 84 84 93 779 16809

SÖZ 224,962 0,000 51 51 76 1083 26010

SAY 280,633 0,000 88 90 95 617 14682

EA 311,495 0,000 69 69 72 471 8112

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 4 5 2,75 28 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 49 20 44,00 37 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd ABaCaBAD cABECBaBDEDBe aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik    CAD Be    C EB  BEEAd eD dE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aECCaaecC CDBCADeBB bC   AdcED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 3 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 1 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,038 264,560 60 60 64 525 10094

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 341,865 0,000 63 64 68 379 8779

EA 358,524 0,000 43 43 45 237 3489

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 58 16 54,00 45 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd bB CCBA  aABECBeBDEDBC aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik Be aADBBD D BCeEB  B EAB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECeeaeaCBCDBCAccBBEE  C dB ED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 18 3 69
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,402 264,560 13 13 15 197 3228

SÖZ 247,408 0,000 25 25 44 943 22800

SAY 448,497 0,000 13 13 13 36 1046

EA 430,141 0,000 4 4 4 34 371

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 1 21,75 73 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 75 6 73,50 61 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA AB aCBA  DABE BBBDEDBC D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDbADBBDADCBCDEB DBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEdCC aABBECDBCAcDBEDbCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 25 1 96
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 410 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,174 264,560 5 5 7 146 2473

SÖZ 245,805 0,000 29 29 49 957 23030

SAY 469,287 0,000 6 6 6 13 372

EA 413,395 0,000 11 11 12 57 723

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 2 21,50 72 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 78 5 76,75 64 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA ABDCCBA  DABE BBBDEcBC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBeCADBBD DCBCDEBDbBdEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 3 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,927 264,560 89 90 99 830 18313

SÖZ 194,501 0,000 91 92 118 1234 29685

SAY 296,861 0,000 82 83 88 561 13027

EA 270,043 0,000 92 93 99 733 14526

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 48 25 41,75 35 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEebd Aa CaBAD ccBdCBBBDEDBa a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EE    beBeD D   DEB  B Ebc AaA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBaECCeac BECcBCADDBaDbCECdABc

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 11 5 42
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,015 264,560 99 101 115 971 22706

SÖZ 218,549 0,000 61 61 86 1121 26886

SAY 242,359 0,000 97 100 108 764 18527

EA 273,084 0,000 88 89 95 709 13950

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 3 2,25 23 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 41 16 37,00 31 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDA  BeCCBAD DeBbCeBdDEDBb D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik E    C D          B  B  Ad  D 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen C  ECe b aBECDcCcDDcEDE  CAd d

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 5 1 19
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 0 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,315 264,560 31 31 34 292 4997

SÖZ 236,185 0,000 37 37 61 1016 24460

SAY 412,928 0,000 36 36 38 114 2904

EA 386,610 0,000 27 27 28 123 1747

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 69 11 66,25 55 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA ABb CBAb DdBECBBBDEDBa  DE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBBb D  CaEBD BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCaaABeBCDBCADDBBEbbECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 2 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,906 264,560 82 82 90 753 15935

SÖZ 199,310 0,000 88 89 115 1217 29194

SAY 310,636 0,000 76 77 82 503 11707

EA 281,179 0,000 82 83 88 654 12535

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 50 21 44,75 37 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA ABbdCBA   eBECcBdDED b a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  b D Bb c  Ca B  aEEAB ADb

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC accBcCDBCADcBEDbeECcABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 11 6 42
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ARDA KUL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,843 264,560 27 27 30 278 4772

SÖZ 208,930 0,000 78 78 104 1179 28080

SAY 445,803 0,000 15 15 15 40 1163

EA 380,155 0,000 32 32 34 145 2051

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 70 12 67,00 56 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D c A AB CCBA  DABE BaBDEDda a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDAcCBCDEBDDBEcAaBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen bBEECCaeABBECDBCADDBEDbCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 3 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,401 264,560 54 54 58 438 8084

SÖZ 239,392 0,000 35 35 58 994 23989

SAY 355,812 0,000 59 60 63 327 7491

EA 362,952 0,000 40 40 42 213 3152

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 62 16 58,00 48 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEeeABAdDCCBAD cABcCBBBDEDBa D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBBD  Cd DE ccBEEeBB DA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC ad BECD*CAeDB DbCaCAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 3 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,103 264,560 20 20 23 250 4188

SÖZ 247,408 0,000 25 25 44 943 22800

SAY 417,989 0,000 33 33 35 95 2582

EA 382,013 0,000 30 30 32 138 1957

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 1 21,75 73 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 71 8 69,00 58 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A AB CCBA  DABEaBBBDEDBC DD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CAbBBDA CBCDEBb BEEcdBADeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDCABbBCDBCADDBBEECECAABEaD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 3 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU OKŞAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,019 264,560 98 100 114 957 22385

SÖZ 218,968 0,000 60 60 85 1118 26840

SAY 245,684 0,000 96 98 106 754 18148

EA 277,681 0,000 84 85 90 675 13131

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 6 1,50 15 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 44 26 37,50 31 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA  B  CBA  aABdCcBBDEbBb eDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal eC B                          

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik     b dBc D B DE a B EeB eDA E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EdCaaCead bDBCc DaBEECcCeA dEc

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 2 0 67
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 11 5 42
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 2 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,113 264,560 4 4 5 133 2179

SÖZ 284,089 0,000 9 9 25 720 16851

SAY 444,924 0,000 16 16 16 41 1188

EA 438,996 0,000 2 2 2 19 244

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 81 9 78,75 66 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDAaABDCCBAD DABECBBBDEDBCdc

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal                   D   C       

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik EEBcDCADBBaAD BCDEBDDBdEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaABBECDBCADDBaDEaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 3 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,194 264,560 22 22 25 254 4272

SÖZ 232,979 0,000 42 42 67 1036 24933

SAY 433,221 0,000 26 26 28 65 1714

EA 384,701 0,000 28 28 29 130 1829

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 2 19,50 65 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 71 9 68,75 57 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A AB CCBA   ABdC BBDEDBb DDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B ebADBBDcDCBCDEBDbBEEABaADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC aAdCBCDBCADDBBEECECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 4 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,229 264,560 68 68 73 595 12021

SÖZ 355,894 0,000 7 7 9 291 5182

SAY 200,021 0,000 105 108 119 961 22945

EA 311,985 0,000 68 68 71 469 8049

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 56 17 51,75 43 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcA AB CCBAD beBECeBdaEDBaCaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal ACbBDDBCCAEBEACCDCEebEAbaAeEeE

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik B  CADBB    BCaEB  B  b   D EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 4 1 80
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 2 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BOZKURT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,965 264,560 107 109 129 1174 28469

SÖZ 107,925 0,000 111 112 152 1509 35086

SAY 307,529 0,000 77 78 83 518 11992

EA 195,926 0,000 110 112 136 1295 31803

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 4 6 2,50 25 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 32 9 29,75 25 54,84 54,32 41,74

TYT Matematik aEB   A  B    BCDE  aB  ABBAD 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen baEECCcaceBECDBCADDBEaE  C A  

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 1 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFTALYA DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,096 264,560 101 103 118 1056 24826

SÖZ 240,995 0,000 32 32 55 987 23750

SAY 205,897 0,000 103 106 116 935 22353

EA 292,466 0,000 77 78 81 581 10655

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 5 1,75 18 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 4 5 2,75 28 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 12 15 8,25 28 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 42 28 35,00 29 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDAeAB CCBAD DAeECBBBDEbBa aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik   cbADBBc   BdDEe  c  Ad  c   

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  ECebaee BCaBCcaaaB beaCAABbaD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 7 8 27
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 4 4 44
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,849 264,560 28 28 31 286 4872

SÖZ 247,408 0,000 25 25 44 943 22800

SAY 405,975 0,000 39 39 42 133 3402

EA 388,029 0,000 25 25 26 119 1683

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 1 21,75 73 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 68 5 66,75 56 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB  CBA  DABE BBcDEDBC DDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CADBBD DC  DEB  B EAdBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aECC  ABCaCDBCADDBBEEaECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 18 1 69
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,289 264,560 66 66 71 587 11797

SÖZ 216,946 0,000 65 65 90 1130 27063

SAY 330,434 0,000 67 68 72 424 9841

EA 319,505 0,000 65 65 68 427 7161

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 8 19,00 63 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 56 21 50,75 42 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA ABb dBAD aeBcCBBBDEeBCea

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  Ecc CADBB    B  EB DBEEAdcAcA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCbaAaBECDaCbDDB eEaECAABc

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 4 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,507 264,560 17 17 20 241 4006

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 444,283 0,000 17 17 17 44 1214

EA 400,636 0,000 18 18 19 80 1129

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 74 16 70,00 58 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDAcABbCCBAbcaeBEeBaBDdDBCCDDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BcDCADBBDAaCBCDEBDDBEEABBcDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EEeCDCbBCBCDBCADDBBEbaECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 3 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,810 264,560 80 80 87 716 14916

SÖZ 387,794 0,000 3 3 4 115 1968

SAY 145,060 0,000 112 115 133 1175 28829

EA 289,864 0,000 78 79 84 596 11008

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 5 0 5,00 100 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 53 22 47,50 40 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDddABDdCBADBcABECBaBDEDBCdaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal eCEBDDdCCAEBEcCCDbceCEACBAAEDd

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik Bc  dDB  d bd eE   B  dB  c E 

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 3 2 60
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 3 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 5 8 19
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,324 264,560 43 43 47 353 6200

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 394,521 0,000 46 46 49 171 4256

EA 344,988 0,000 55 55 57 302 4625

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 1 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 64 7 62,25 52 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D A AB CCBA  D BE BBBDEDB  a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  aADBBD  CBaDdB aB EABB D 

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCD bBBECDBCADDBEDbCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 4 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,285 264,560 76 76 81 662 13836

SÖZ 224,962 0,000 51 51 76 1083 26010

SAY 306,520 0,000 78 79 84 522 12100

EA 331,047 0,000 61 61 64 367 5926

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 3 18,25 61 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 17 10 14,50 48 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 16 48,00 40 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcD A AB CCBA  cABE BBBDEDBa  

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEa  CADBBa   B DEB  B  AB eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen daEECC ac B CDBCADDdaaEbdCAABd

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 3 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 0 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKPOLAT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,494 264,560 112 114 139 1312 33251

SÖZ 167,245 0,000 104 105 138 1316 32041

SAY 210,272 0,000 101 104 113 913 21860

EA 191,396 0,000 111 113 137 1318 32761

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 2 5 0,75 8 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 5 4 4,00 40 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 30 25 23,75 20 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe   A  d  CBA   eec BBBDEaBe eD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik     bceB    a    a d  A   D Eb

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen   eCeaA eceaB AcDeBEECcCAABbED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 3 5 12
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 5 3 56
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMIR ARDA ÖZKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,074 264,560 103 105 120 1065 25159

SÖZ 173,658 0,000 102 103 135 1306 31551

SAY 266,497 0,000 89 91 97 668 16083

EA 210,255 0,000 108 110 133 1216 28716

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 41 29 33,75 28 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe cbAcedDCeBAD cdBdCeBBDEcdaeDDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik  ecCb   a b  CeE   B  e   D  E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen E CCDabaC CcBCADDBBEbCECAABaaD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 6 7 23
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,236 264,560 8 8 10 164 2748

SÖZ 257,027 0,000 16 16 35 877 21334

SAY 449,344 0,000 12 12 12 35 1006

EA 414,814 0,000 10 10 11 53 683

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 77 6 75,50 63 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDD  AdDCCBAD cABdCBBBDEDBCCD

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  dADBBDADCBCDEB cBE ABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBEDEeECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 2 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,727 264,560 104 106 125 1140 27468

SÖZ 234,582 0,000 40 40 64 1029 24701

SAY 189,030 0,000 107 110 125 1011 24081

EA 270,599 0,000 91 92 98 728 14420

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 4 3 3,25 33 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 39 29 31,75 26 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDA ABeCCBAD cABa BBBDEDBC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik Eb     aBcec  B     cc EeB baA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CcaECe C  BECaBCbD BaecdbeedaE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 5 9 19
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 2 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 4 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 3 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 332 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,289 264,560 37 37 41 317 5417

SÖZ 215,343 0,000 67 67 92 1141 27262

SAY 423,469 0,000 31 31 33 78 2224

EA 367,430 0,000 35 35 37 185 2824

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 67 9 64,75 54 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB eCBA  adBE dBBDEDBC aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBBD  CBCDEB  BE AB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCaaABCBCDBCADcBBEEeECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 0 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,526 264,560 91 92 101 844 18719

SÖZ 175,262 0,000 100 101 131 1300 31421

SAY 313,227 0,000 74 75 79 492 11468

EA 264,602 0,000 96 97 104 782 15694

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 47 23 41,25 34 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe a  DA  d bCBA   dBE BBBDE d  a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEa   ADBee  CBCcdBb BEEAd eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECae ccBECDBCdDDaaabCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 7 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DENİZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,182 264,560 41 41 45 348 6103

SÖZ 223,359 0,000 54 54 79 1095 26246

SAY 403,430 0,000 41 41 44 139 3585

EA 363,932 0,000 39 39 41 208 3077

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 66 13 62,75 52 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB dCBA  DdBdCBBBDED C aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB bADBBD DbBCDEB  BEEABBeDeEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCbCdaCBCDBCADcBBEbCECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 4 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,876 264,560 83 83 91 767 16453

SÖZ 160,832 0,000 105 106 139 1328 32424

SAY 340,236 0,000 64 65 69 384 8960

EA 249,241 0,000 100 101 112 895 19093

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 49 21 43,75 36 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe e d eB bCBA  bead BBBDEDde aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CADBBc    CaEB  Bd Aa  D EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDCeBCBCDBCADDcBaEdECAAecED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 4 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,672 264,560 57 57 61 463 8637

SÖZ 213,740 0,000 69 69 94 1149 27466

SAY 374,585 0,000 56 57 60 256 5890

EA 356,700 0,000 45 45 47 248 3634

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 2 16,50 55 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 59 9 56,75 47 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A  B  CBA   AB  BBBDEDBe DDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  bADBBD DCBCDEB  BE ABBbDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aECCD A daCaBCADDBBEb  CAAB ED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 2 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,736 264,560 34 34 37 299 5179

SÖZ 218,549 0,000 61 61 86 1121 26886

SAY 425,430 0,000 29 29 31 75 2110

EA 364,828 0,000 38 38 40 202 2998

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 68 10 65,50 55 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDe ABabCBAD DdBEaBaBDEDB  a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBB AD BCDEB  B EAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEaeCDCABBECDBCADDBEDbCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 20 0 77
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLDENİZ TİLBAÇ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,089 264,560 109 111 133 1213 29859

SÖZ 202,517 0,000 85 86 112 1202 28814

SAY 204,744 0,000 104 107 117 941 22474

EA 227,440 0,000 104 105 121 1076 24494

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 2 6 0,50 5 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 34 22 28,50 24 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DED b bB  CBA  DdadCBBBDEDB   

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  E   dbD             B b   e  

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen ba EbdeCc BECDBCADDcaDbebCAAed

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 2 4 8
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,693 264,560 3 3 4 129 2091

SÖZ 252,218 0,000 23 23 42 914 22049

SAY 477,369 0,000 4 4 4 8 197

EA 427,742 0,000 6 6 6 37 407

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 2 22,50 75 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 80 4 79,00 66 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB dCBA  DABECBBBDEDBC DDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BBDCADBBD DCBCDEBecBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 24 1 92
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YAĞIZ YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,981 264,560 108 110 132 1204 29636

SÖZ 178,468 0,000 99 100 130 1292 31147

SAY 230,930 0,000 98 101 109 813 19632

EA 201,839 0,000 109 111 135 1253 30537

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 2 7 0,25 3 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 36 30 28,50 24 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcD dBbBeeCBAD Dedb eBBDEDde c

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik aEBee     b aeB   e  B   d    

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen dadECecbd BECDBCADDaEDb ECAABc

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 4 7 15
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL TUANA ÇETİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,088 264,560 33 33 36 297 5130

SÖZ 255,424 0,000 19 19 38 890 21573

SAY 386,282 0,000 50 51 54 209 4910

EA 378,515 0,000 33 33 35 153 2145

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 69 13 65,75 55 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA ABDaCBADeDdBECBBBDEDBC aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  bb BBDe CBCDEBb BdEABB DAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDCABCBCDBCADDBBEbeECAAdbED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 4 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,958 264,560 18 18 21 243 4047

SÖZ 247,408 0,000 25 25 44 943 22800

SAY 423,600 0,000 30 30 32 77 2221

EA 416,605 0,000 9 9 10 47 639

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 73 12 70,00 58 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDdaABD CBAaaDABECBBBDEDBCCaD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BBDCADBBaAD  CDEBDDBdEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC aABCBCDBCADDBBEbebCAABEEc

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 2 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CE * N ÖNAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,236 264,560 50 50 54 405 7130

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 380,604 0,000 52 53 56 229 5366

EA 346,492 0,000 51 51 53 294 4473

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 64 16 60,00 50 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDAeAaeCCBADacAaECBBBDEDdCCaDd

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik    CADBBa c BCDEa  B EAB ADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC CddCBCDBCbDDBBEbCECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 3 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU ÖZDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,195 264,560 38 38 42 318 5425

SÖZ 253,821 0,000 22 22 41 903 21825

SAY 387,609 0,000 49 49 52 203 4796

EA 393,352 0,000 21 21 22 100 1429

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 1 22,75 76 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 67 8 65,00 54 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA ABD CBAD D BECBBdDEDB C DE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik d  CADBBD DCBCDEe  BE ABB DAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCbaA CaCDBCADDaBEaCECAAB ED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 18 2 69
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,160 264,560 47 47 51 393 6861

SÖZ 154,419 0,000 107 108 143 1345 32800

SAY 458,540 0,000 8 8 8 20 686

EA 332,654 0,000 60 60 63 361 5782

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 3 25,25 84 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 62 6 60,50 50 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DeA  B   B    A c B B    C a  

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBBDADCBCDEBD BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC aAaCBCDBCADDBBEEaECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 24 0 92
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,401 264,560 26 26 29 273 4620

SÖZ 255,424 0,000 19 19 38 890 21573

SAY 401,170 0,000 43 43 46 146 3755

EA 404,083 0,000 16 16 17 72 1003

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 70 9 67,75 56 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDAaABbCCBAb aABE BBBDEDBCCDDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B DCADBB    BCDEB  BE ABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDC BCaCDBCcDDBBEcCECdAdEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 0 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,306 264,560 40 40 44 347 6091

SÖZ 215,343 0,000 67 67 92 1141 27262

SAY 408,491 0,000 38 38 40 122 3207

EA 338,854 0,000 59 59 62 333 5220

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 66 14 62,50 52 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB bCBA  DeBc BaBDEDBa DD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBaeA CBCDEB aBEaABeeDAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaABCBCDBCAeDBBEECECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 5 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,929 264,560 65 65 70 574 11447

SÖZ 229,772 0,000 44 44 69 1056 25379

SAY 319,852 0,000 70 71 75 467 10846

EA 318,119 0,000 66 66 69 438 7329

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 55 15 51,25 43 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA AB CCBAD eeBECBBBDEDe  a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  EB   Ae    c  bDEB  B EAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCbCAaBECDBdcDDaEDceECbABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 2 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,383 264,560 30 30 33 291 4986

SÖZ 210,533 0,000 75 75 100 1167 27878

SAY 440,312 0,000 20 20 20 51 1371

EA 383,366 0,000 29 29 30 133 1892

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 69 11 66,25 55 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA AB  CBA  DeB  BBBDEDBa aa 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B eCADBBDADCBCDEBaDBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen aECCbaABCaCDBCADDBBEbCECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 24 1 92
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,449 264,560 94 96 109 911 20574

SÖZ 123,958 0,000 110 111 150 1430 34346

SAY 344,683 0,000 62 63 66 364 8507

EA 214,498 0,000 106 108 128 1187 27693

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 2 2,50 8 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 41 9 38,75 32 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D e eB                      

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB c AD  D      E   B EAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDeABBECDBCADDBEDaeECcAed

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 1 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERDAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,474 264,560 62 62 66 562 11157

SÖZ 401,009 0,000 2 2 2 70 1195

SAY 164,458 0,000 110 113 129 1095 26599

EA 324,979 0,000 62 62 65 409 6547

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 57 15 53,25 44 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDABABDdCBADBceBdCBBBDEDBCCa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal CAACEBDDBCcAbBEACCDCbBbcADdA E

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik EE    dD B  c  CDE   B  Ad e  

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 5 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 7 4 27
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,674 264,560 7 7 9 161 2715

SÖZ 261,837 0,000 13 13 32 852 20510

SAY 447,086 0,000 14 14 14 37 1085

EA 424,446 0,000 8 8 8 40 466

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 0 24,00 80 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 77 5 75,75 63 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA ABDCCBA  DABECBB DEDBC D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBB CADBBD DCBCDEBbbBEEABeADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaABBECDBCADDBEDECECAAeE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 1 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,127 264,560 106 108 128 1166 28188

SÖZ 205,723 0,000 81 81 107 1188 28422

SAY 213,951 0,000 99 102 110 894 21419

EA 275,974 0,000 85 86 92 686 13414

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 1 2,75 28 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 0 0 0,00 0 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 33 8 31,00 26 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDd Ad  CBA  DAB  BaBDEDB   

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  E   bAD B      D    B  AB eDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CB E e              EaE Ee A  

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 9 2 35
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 0 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 1 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,634 264,560 6 6 8 148 2508

SÖZ 261,837 0,000 13 13 32 852 20510

SAY 452,302 0,000 11 11 11 32 894

EA 428,958 0,000 5 5 5 35 391

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 4 24,00 80 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 1 27,75 93 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 78 5 76,75 64 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDAeABDCCBAbeDABECBBBDEDBC D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBBD DCBCDEB  BEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCAD BEDEaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 0 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 0 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KAYRA ÇANDUR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,935 264,560 48 48 52 395 6893

SÖZ 218,549 0,000 61 61 86 1121 26886

SAY 391,035 0,000 48 48 51 186 4504

EA 342,268 0,000 56 56 59 314 4884

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 63 10 60,50 50 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDAe B  CBA  cAB  BBBDEDBC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBB    BCeEB  BdEAaBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaABBECDBCADDBEDbdECAAeE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 3 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,142 264,560 16 16 19 233 3891

SÖZ 221,756 0,000 56 56 81 1100 26473

SAY 453,701 0,000 10 10 10 26 835

EA 398,321 0,000 20 20 21 85 1206

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 0 8,00 80 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 1 25,75 86 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 72 6 70,50 59 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA ABD CBA  cABc BBBDEDda aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BB CADBBD DCBCDEB DBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECC  ABCBCDBCADDBBEECECAABEc 

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 24 0 92
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,935 264,560 52 52 56 418 7587

SÖZ 210,533 0,000 75 75 100 1167 27878

SAY 391,208 0,000 47 47 50 181 4483

EA 350,278 0,000 48 48 50 278 4159

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 62 12 59,00 49 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DED A eBeaCBAb DABdCBBBDEDda a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBBD   B DEB  BEEAB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCaCe B CaBCADDBEDEaECAAB 

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 0 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 1 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,243 264,560 73 73 78 632 13128

SÖZ 349,864 0,000 8 8 10 323 5919

SAY 196,788 0,000 106 109 120 973 23276

EA 281,669 0,000 81 82 87 651 12410

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 25 4 24,00 80 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 55 20 50,00 42 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DdeDAabdD CBAD ceedCBBdDEDBaCa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal CAACEBDDBCEdEBEACCDCbcCEADEd E

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik EEBd  ADBB    B eEB  B  Ad cDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 5 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 12 4 46
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EFE ÖZASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,480 264,560 96 98 112 952 22280

SÖZ 213,740 0,000 69 69 94 1149 27466

SAY 250,647 0,000 95 97 105 737 17650

EA 275,484 0,000 86 87 93 688 13531

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 3 5 1,75 18 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 44 26 37,50 31 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDceABDbCBAe DABdCBBBDEedaCaDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B eaAeB  c eB D e DB  A  cD aE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen  EC eaAaeeCDBCADDBBcbe C A   D

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 10 6 38
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 0 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,042 264,560 2 2 3 106 1854

SÖZ 255,424 0,000 19 19 38 890 21573

SAY 483,835 0,000 2 2 2 4 106

EA 437,171 0,000 3 3 3 23 267

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 30 0 30,00 100 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 82 6 80,50 67 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDA ABDdCBAD DcBECBBBDEDBCCc

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEdDDBEEABeADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 25 1 96
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,886 264,560 24 24 27 265 4382

SÖZ 223,359 0,000 54 54 79 1095 26246

SAY 438,888 0,000 23 23 24 55 1431

EA 398,524 0,000 19 19 20 83 1196

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 71 10 68,50 57 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D d ABDdCBA  DbBc BBBDEDBC D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDADC CDEe DBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEaCCDaABBECDBCADDBEeEebCAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 24 1 92
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ AYDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,793 264,560 35 35 38 308 5286

SÖZ 234,582 0,000 40 40 64 1029 24701

SAY 404,082 0,000 40 40 43 137 3532

EA 348,807 0,000 50 50 52 284 4300

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 67 8 65,00 54 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA ABeCCBA  cABcCBBBDEDBe a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CADBBD   Bee B  B  A BADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDCABBECDBCADDBaDECECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 2 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,555 264,560 100 102 116 984 23175

SÖZ 194,501 0,000 91 92 118 1234 29685

SAY 259,280 0,000 92 94 101 696 16777

EA 226,427 0,000 105 106 122 1088 24732

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 41 20 36,00 30 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe c d  B  aB D e BECBBBDEDdC aDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik     dD  c c     B  B  ea  DeaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen dECCcCeaCBCcBCADD BEEC CAAcEEe

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 0 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 4 6 15
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DAĞDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,708 264,560 93 95 108 906 20455

SÖZ 133,577 0,000 109 110 149 1407 33858

SAY 340,083 0,000 65 66 70 386 8978

EA 229,250 0,000 102 103 118 1061 23995

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 0 4,00 13 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 41 8 39,00 33 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DD       B             D      

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CAD B    BC EB  B EA  eDAdE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCa c CBCDBCbDDdBEbCECAABdED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 1 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,324 264,560 12 12 14 195 3175

SÖZ 257,027 0,000 16 16 35 877 21334

SAY 438,114 0,000 24 24 25 57 1467

EA 426,846 0,000 7 7 7 38 424

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 76 9 73,75 61 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDAdABDdCBA  DABE BBBDEDBbCD

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB cCADBBD DCBCDEBDDBEEABBeDA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaABBECaBCADDBEDbaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 2 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,821 264,560 1 1 2 97 1675

SÖZ 265,044 0,000 11 11 29 830 20008

SAY 484,265 0,000 1 1 1 2 97

EA 462,452 0,000 1 1 1 8 58

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 2 24,50 82 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 83 4 82,00 68 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA ABbCCBAD DABECBBBDEDBC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCaCABBECDBCADDBEDEaECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 26 0 100
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR EYMEN ARIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,340 264,560 36 36 40 316 5411

SÖZ 220,153 0,000 58 58 83 1109 26676

SAY 420,104 0,000 32 32 34 89 2439

EA 387,591 0,000 26 26 27 120 1706

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 0 9,00 90 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 68 12 65,00 54 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd AB CCBA  eAeECBBBDEbBa cDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B DCADBBDADCBCDEBD BEEABBeDAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EaCCDCA CaCDBCADDBB bCECAA dED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 1 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 1 1 50
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 0 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARITOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,304 264,560 113 115 140 1333 33891

SÖZ 266,107 0,000 10 10 28 821 19858

SAY 111,114 0,000 113 116 149 1607 38547

EA 155,875 0,000 113 115 147 1437 37215

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 4 0 4,00 80 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 29 22 23,50 20 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe ccDDcaeBedCBAD aAacba B Ec b a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Sosyal CAAC BD a EedBEdCCDdCBCE  EAcE

Cevap Anahtarı A CAACEBDDBCEAEBEACCDCCBCEADEAAE

TYT Matematik a                             

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 2 1 40
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 1 2 33
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 0 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,635 264,560 88 89 98 814 17834

SÖZ 181,675 0,000 96 97 125 1279 30902

SAY 310,726 0,000 75 76 81 501 11698

EA 265,413 0,000 95 96 103 773 15492

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 49 27 42,25 35 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDbA bdDaCBA  DddE BBBDE dae 

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik aEB e AD BDA CddDE e Bd AB eDb

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCcaAeBaCDBCADDBEDbdbCAAeb

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 6 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DEYİRMENCİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,776 264,560 111 113 138 1285 32485

SÖZ 197,707 0,000 90 91 117 1224 29348

SAY 187,318 0,000 108 111 126 1020 24246

EA 231,344 0,000 101 102 117 1043 23479

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 1 2 0,50 5 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 1 5,75 58 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 9 5 7,75 26 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 29 15 25,25 21 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DDA eB CCBA eDdBcCcBBDEb b e

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  Ed  b   B       E      A     

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen    E   a eBECDaC D  a Ee     E

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 4 2 15
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 1 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 2 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ERÇİN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,429 264,560 72 72 77 631 13096

SÖZ 212,136 0,000 72 72 97 1158 27682

SAY 321,395 0,000 68 69 73 456 10695

EA 287,313 0,000 79 80 85 620 11483

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 14 48,50 40 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDd ABeaCBA    BdCBBBDEDBadaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B   AD B    B DE   B  Ad ea EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDa  CBCDBCAeD BEEdECAABdED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 9 3 35
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,188 264,560 64 64 69 571 11380

SÖZ 236,185 0,000 37 37 61 1016 24460

SAY 316,368 0,000 73 74 78 479 11179

EA 311,410 0,000 70 70 73 473 8126

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 23 7 21,25 71 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 56 19 51,25 43 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDA ABeCCBAD DeBd BBBDEDBC aD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik    dADBBb   BCaE eaB EAca D cE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCeeecCBCDBCADDBBEbeEaAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 11 5 42
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,786 264,560 49 49 53 396 6914

SÖZ 212,136 0,000 72 72 97 1158 27682

SAY 399,606 0,000 45 45 48 152 3864

EA 345,969 0,000 53 53 55 297 4534

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 63 10 60,50 50 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe Dd DA AB  CBA  D Bc BBBDEeB  D

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik cEB  bADBBDd CBCDEB  cEEABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC aA BECDBCADDBEabCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 0 0
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 19 3 73
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE MÜNÜSOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,654 264,560 78 78 83 682 14217

SÖZ 205,723 0,000 81 81 107 1188 28422

SAY 321,339 0,000 69 70 74 457 10702

EA 310,566 0,000 71 71 74 482 8244

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 2 6,50 65 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 53 23 47,25 39 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEa e AB CCBAb aABdCBBcDE BC a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik aEB cCADBBD   cCDEB cBEEAc eDb

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CaaECCaCeeBECDBCb DeEcbCECAA E

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 6 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 0 2 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 1 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,249 264,560 71 71 76 624 12919

SÖZ 152,816 0,000 108 109 144 1347 32864

SAY 382,759 0,000 51 52 55 222 5201

EA 261,763 0,000 97 98 105 795 16300

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 54 22 48,50 40 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe eDdeAdbCCc     BE BBB    a e  

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik dcDeADBBacD BCaEBbbBdEABaADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCbaeBCBCDBCADDBBEECaCAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 8 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BARAN ALMAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,847 264,560 42 42 46 349 6141

SÖZ 221,756 0,000 56 56 81 1100 26473

SAY 403,384 0,000 42 42 45 140 3590

EA 351,697 0,000 47 47 49 267 4034

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 1 17,75 59 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 26 2 25,50 85 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 64 6 62,50 52 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D D A  B CCBA    BbCBBBDEDBC  

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEd  CADBB  D BCDaB  BEdABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCa A BECDBCADDBEDbCECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 3 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VATAN TUNA TEKCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,436 264,560 46 46 50 391 6827

SÖZ 199,310 0,000 88 89 115 1217 29194

SAY 414,745 0,000 34 34 36 103 2785

EA 348,859 0,000 49 49 51 283 4295

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 66 21 60,75 51 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DDAceBeaCBAb DeBd BBBDEeBedaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik BccbADBBDcbCBCDEB DBEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDaeaCBCDcCADDBBEbCECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 21 5 81
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,179 264,560 32 32 35 293 5010

SÖZ 249,011 0,000 24 24 43 934 22575

SAY 400,380 0,000 44 44 47 151 3803

EA 412,296 0,000 12 12 13 58 759

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 70 14 66,50 55 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe eDA ABbCCBAD bABcCBBBDEDBC DDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B DCADBBDcDCBCDEB  BEEABeADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCbaAaCBCaBCADcBBEbCECdAeEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 23 1 88
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 2 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,604 264,560 19 19 22 249 4148

SÖZ 228,169 0,000 45 45 70 1063 25590

SAY 439,978 0,000 22 22 23 54 1384

EA 388,604 0,000 23 23 24 116 1652

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 72 11 69,25 58 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcDDA AB bCBAb DAB CBBBDEDBa a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEBB CADBBDA CBCDEBabBEEABBADe

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECCDaAdBECDBCADDBEDECECAAaE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 2 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 1 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,892 264,560 53 53 57 427 7854

SÖZ 245,805 0,000 29 29 49 957 23030

SAY 353,398 0,000 60 61 64 341 7720

EA 365,267 0,000 37 37 39 197 2963

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 1 4,75 48 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 62 14 58,50 49 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe  DAeABbdCBADcDABEeBBBDEDBCCaDE

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CAD BD     aEeb BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EaCC    CBCaBCADDBBEbCECAAeEcD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 15 2 58
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ULUÇAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,367 264,560 74 74 79 641 13337

SÖZ 213,740 0,000 69 69 94 1149 27466

SAY 319,068 0,000 71 72 76 469 10910

EA 295,036 0,000 75 76 79 566 10306

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 15 48,25 40 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DcD A  B dCBAD cABcCBBBDEDBa a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  bbD B    B a    B  AB ADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEaCC e BBECaBCADDcEDbeECAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 10 3 38
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,826 264,560 10 10 12 172 2842

SÖZ 240,995 0,000 32 32 55 987 23750

SAY 462,276 0,000 7 7 7 17 541

EA 409,778 0,000 14 14 15 62 815

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 1 20,75 69 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 10 0 10,00 100 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 76 4 75,00 63 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D A AB CCBA  DABa BBBDEDBC DD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik Bd CADBBDADCBCDaBD BEEABBADAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EECCDCABCBCDBCADDBBEEaECAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 3 0 100
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 22 2 85
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 9 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,702 264,560 77 77 82 679 14198

SÖZ 202,517 0,000 85 86 112 1202 28814

SAY 318,912 0,000 72 73 77 471 10928

EA 266,544 0,000 94 95 102 768 15298

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 0 8,00 80 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 1 7,75 78 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 2 23,50 78 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 49 9 46,75 39 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DE DA eB  CBA   eBdCBBcDEDB  a

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik  E    AD a    BCa    B  A   DA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEEC DCA BE aBCADDBEDbCECAA E

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 0 1 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 8 2 31
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 3 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 1 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZE *EP ELVAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,070 264,560 87 88 97 801 17441

SÖZ 232,979 0,000 42 42 67 1036 24933

SAY 265,080 0,000 91 93 99 677 16227

EA 292,957 0,000 76 77 80 577 10587

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 48 20 43,00 36 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA b DbCBAD ccBECBBBDEDBaCa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EE c bAa B    BCa    B dA   aA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen eBE CC CcecECDBCADDBEDEecaAb  

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 3 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 8 5 31
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 1 2 33
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN TOPARLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,721 264,560 79 79 85 701 14668

SÖZ 240,995 0,000 32 32 55 987 23750

SAY 280,908 0,000 87 89 94 615 14656

EA 322,546 0,000 64 64 67 418 6829

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 2 4,50 45 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 3 6,25 63 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 52 21 46,75 39 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe eDd ABDbCBAD cABEeBBBDEDBCCDD 

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik d c b BBb   BCaEB  B EABceDAaE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EEC  a aCBCaaCcDDBBEbd CAA EaD

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 13 6 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 3 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 1 3 25
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKI R 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,918 264,560 67 67 72 588 11867

SÖZ 382,159 0,000 4 4 6 142 2394

SAY 174,157 0,000 109 112 127 1063 25586

EA 308,402 0,000 72 72 75 488 8494

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 16,67 16,37 12,18

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,71 0,69 3,50

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 0,57 0,55 2,68

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,23 0,23 1,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 0,29 0,29 2,45

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 1,80 1,75 10,11

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 16,67 16,55 8,78

Toplam: 120 57 20 52,00 43 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe cDdeABDdCBADeDeBECeBBDEDBCCDDd

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Sosyal ACEBDDaCCAEBEACCbCEebEdaBAAEDE

Cevap Anahtarı B ACEBDDBCCAEBEACCDCEACEACBAAEDE

TYT Matematik d beADcB  D BCaE   B   d A  EE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 1 2 33
Noktalama İşaretleri 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 5 4 1 80
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.3 3 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 3 2 1 67
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 3 2 1 67
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya ve Ahiret 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 9 6 35
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,118 264,560 51 51 55 417 7563

SÖZ 224,962 0,000 51 51 76 1083 26010

SAY 375,111 0,000 55 56 59 254 5833

EA 346,087 0,000 52 52 54 295 4512

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 8 0 8,00 80 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 62 12 59,00 49 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe DEDDA ABDaCBAD ceBceBBBDEDB aa

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB   AD B  D B DEB  B EABaADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBEECC CA BECDBCcDDBEDbCECAAdc

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 3 0 2 0
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 16 0 62
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 2 0 67
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 3 1 75
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 3 0 100
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,372 264,560 85 85 94 781 16842

SÖZ 204,120 0,000 83 84 110 1193 28619

SAY 297,980 0,000 81 82 87 558 12919

EA 271,259 0,000 90 91 97 724 14289

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 6 3 5,25 53 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 21 6 19,50 65 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 48 18 43,50 36 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe aDd eB  CBADc ABdCBBBDEDBbd Dc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik     b  B    a aEB  B EABBeD  E

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen EdCC  AdCBCDa ADcBcEECEbAABEED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 1 1 33
Noktalama İşaretleri 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 9 4 35
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 0 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 5 3 56
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 4 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,964 264,560 110 112 135 1255 31177

SÖZ 107,925 0,000 111 112 152 1509 35086

SAY 283,195 0,000 86 87 92 605 14418

EA 170,358 0,000 112 114 144 1404 35782

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 5 2 4,50 45 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 8 2 7,50 75 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 30 15 26,25 22 54,84 54,32 41,74

TYT Matematik Bd bAD Bb   B DdB  BE *B A e c

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen E CCe  dCBCDBCADcBBbbaEdAABdED

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 10 7 38
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 7 2 78
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 2 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 1 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SÖYÜK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,224 264,560 95 97 111 917 20870

SÖZ 220,153 0,000 58 58 83 1109 26676

SAY 255,364 0,000 93 95 102 712 17177

EA 316,903 0,000 67 67 70 445 7482

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 2 1 1,75 18 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 7 1 6,75 68 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 9 3 8,25 28 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 43 14 39,50 33 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe cDA AdbCCBA  cABECBBBDEDB  aDc

Cevap Anahtarı B DDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCDDE

TYT Matematik B  CAbBBe    C EB  BdEAd eDAEE

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

TYT Fen E       eBC BCADcBB b         

Cevap Anahtarı B EECCDCABCBCDBCADDBBEECECAABEED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 3 2 0 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 14 4 54
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 6 1 67
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 0 0 0
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11.SINIF SÜREÇ İZLEME 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİYE BALABEKOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,408 264,560 56 56 60 446 8206

SÖZ 212,136 0,000 72 72 97 1158 27682

SAY 380,317 0,000 53 54 57 230 5394

EA 345,969 0,000 53 53 55 297 4534

Katılımlar: 113 116 158 1777 40669

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 16,67 16,37 12,18

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,67 16,55 8,78

Fizik 10 6 1 5,75 58 5,63 5,63 2,68

Kimya 10 9 1 8,75 88 7,81 7,78 4,28

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 6,25 6,23 3,71

TYT Fen 30 22 3 21,25 71 19,70 19,65 10,68

Toplam: 120 59 6 57,50 48 54,84 54,32 41,74

TYT Türkçe D DD  A  CCBA  DABE BaB EDBa c

Cevap Anahtarı A DEDDABABDCCBADBDABECBBBDEDBCCD

TYT Matematik EEB  CAD BDA  B  EB  B EABBADA

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

TYT Fen CBE CC bA BECDBCbDDBaDE  CAABE

Cevap Anahtarı A CBEECCDCABBECDBCADDBEDECECAABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 3 2 1 67
Noktalama İşaretleri 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 26 17 0 65
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 2 2 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 0 50
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 1 1 33
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 9 8 1 89
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 4 2 1 50
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 3 2 0 67
Omuriliğin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Çevresel sinir sisteminin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 1 1 0 100
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