
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,178 316,800 3 114 161 949 9799

Katılımlar: 4 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,33 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,66 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 8,72 5,63

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,08 8,53 4,47

Fen 20 9 10 5,67 28 8,59 13,48 7,89

Toplam: 90 59 25 50,67 56 54,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBADBDBDdbA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbaBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAcB  Cabc  dC BcCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBabAb CcdbcDdCbcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 5 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,178 316,800 3 114 161 949 9799

Katılımlar: 4 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,33 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,66 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 8,72 5,63

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,08 8,53 4,47

Fen 20 9 10 5,67 28 8,59 13,48 7,89

Toplam: 90 59 25 50,67 56 54,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBADBDBDdbA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbaBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAcB  Cabc  dC BcCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBabAb CcdbcDdCbcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 5 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECENAZ KESGİN 559 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,929 316,800 1 51 65 337 3518

Katılımlar: 4 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,33 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,66 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,67 8,72 5,63

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,08 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 8,59 13,48 7,89

Toplam: 90 71 15 66,00 73 54,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBbaCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAaACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADdADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBdCAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cdADcB  Ca BcDDC BAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) dCADCaBDACBACdCcDbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEL Z TANRIYAKUL 522 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,167 316,800 2 109 151 897 9327

Katılımlar: 4 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,33 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,66 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 8,72 5,63

Matematik 20 8 9 5,00 25 7,08 8,53 4,47

Fen 20 12 7 9,67 48 8,59 13,48 7,89

Toplam: 90 60 26 51,33 57 54,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbCcbCBBADDBACBc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAcdCDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAcCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCAD BCd adBbcaC Bda

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aaADCBBabCcA CCDcbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİ AYDOĞDU 806 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,615 316,800 2 12 14 44 440

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,61 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCddAaCDACDBaCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAbBCBAdADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 1393 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,001 316,800 3 42 51 256 2737

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 12 8 9,33 47 11,61 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 75 15 70,00 78 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcdDCABCCBdaBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBdCCBAadDdCcBaab

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAcBCBACADCCAaDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÖREK 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,045 316,800 6 126 180 1105 11004

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 12 4 10,67 53 11,61 8,53 4,47

Fen 20 12 4 10,67 53 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 55 25 46,67 52 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCaaba bdAaBbBcBCc

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) bCDBDCAddD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DA BAbbBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBC cbDC ACcB a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN)   BCDAaBCBbCdaC  DDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 2 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 3 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇAKIR 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,243 316,800 1 5 7 23 219

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,61 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACDCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBaCCBADCDACDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CdBCDAcBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERE DAĞKESEN 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,112 316,800 5 63 80 422 4387

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 12 7 9,67 48 11,61 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 70 19 63,67 71 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbaABCbBADBDBDddA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACaADdBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbBabCBcadDACaBBC 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBcaDAaBCBACADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,767 316,800 4 59 76 397 4061

Katılımlar: 6 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,06 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,72 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,78 8,72 5,63

Matematik 20 10 10 6,67 33 11,61 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 15,56 13,48 7,89

Toplam: 90 73 17 67,33 75 68,39 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBADaBCCBBAbDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cdADdBaCCacBbDaCcBbC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADCBBaACBACCCDcABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,265 316,800 3 96 125 703 7339

Katılımlar: 3 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,33 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,78 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,56 8,72 5,63

Matematik 20 6 6 4,00 20 7,89 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 14,22 13,48 7,89

Toplam: 90 63 19 56,67 63 61,45 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbaBbCBBADDBAbdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADbADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCAD d d a    cC BAa

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADCBBaACBACCCaDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EGE İYİHUYLU 3009 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,904 316,800 2 91 117 644 6711

Katılımlar: 3 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,78 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,56 8,72 5,63

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,89 8,53 4,47

Fen 20 11 9 8,00 40 14,22 13,48 7,89

Toplam: 90 64 24 56,00 62 61,45 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAcCBCaBBADDdACac

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbAbdBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBaCCD cAcDCaB a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADCBabAdBdbCCaccBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 2 7 22
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH SAADAT 5040 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,861 316,800 1 39 46 237 2535

Katılımlar: 3 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,33 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,78 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,56 8,72 5,63

Matematik 20 10 5 8,33 42 7,89 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 14,22 13,48 7,89

Toplam: 90 75 10 71,67 80 61,45 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCcCABCCBADaDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB aCaca DdC BB  

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCBACADCCADbB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,743 316,800 1 139 235 1498 14521

Katılımlar: 1 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 9,00 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,62 5,29

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,33 8,72 5,63

Matematik 20 5 9 2,00 10 2,00 8,53 4,47

Fen 20 11 7 8,67 43 8,67 13,48 7,89

Toplam: 90 49 28 39,67 44 39,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBA aBCaBcADDd  aD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdcCDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADaAbBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCbCB C D

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD BC da  bacbda a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAc BBaAdcACCCDcbc 

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÜSTÜN 1761 8-E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,279 316,800 1 10 12 41 419

Katılımlar: 1 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 20,00 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 5,63

Matematik 20 16 2 15,33 77 15,33 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 13,48 7,89

Toplam: 90 82 6 80,00 89 80,00 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCa

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBcC BADCDACDBBa 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBaBACADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DAĞLI 0 8-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,484 316,800 1 32 39 204 2235

Katılımlar: 2 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,00 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,34 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 5,63

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,34 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 13,48 7,89

Toplam: 90 75 10 71,67 80 71,00 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCaCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAaB CdBda DACDB   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBcdaAaBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 147 8-F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,878 316,800 2 37 44 218 2336

Katılımlar: 2 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 18,00 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,34 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 5,63

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,34 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 13,48 7,89

Toplam: 90 75 14 70,33 78 71,00 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBADCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDbC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADdBCCCadBADaCaB b

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBcbCcACCCaDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ZALOĞLU 962 8-G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,918 316,800 1 53 68 351 3608

Katılımlar: 1 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 5,63

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,33 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 13,48 7,89

Toplam: 90 72 14 67,33 75 67,33 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCdCCBBADDBACBc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADcBCaCa BA cC B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBBcACBACdCacABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA DOĞA DURMAZ 770 8-H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,764 316,800 1 78 101 548 5767

Katılımlar: 1 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,72 5,63

Matematik 20 8 10 4,67 23 4,67 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 13,48 7,89

Toplam: 90 66 22 58,67 65 58,67 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BacCbCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACcBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bAbBADCaCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACd

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbdabCB aCDcacBca 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBdDAaBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA HALİTOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 267,354 316,800 123 142 294 2085 20096

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 8,44 8,53 4,47

Fen 20 10 9 7,00 35 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 42 42 28,00 31 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbbdaCBBdDDBbaaa

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) abCABcCaD 

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbAaBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCaCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) badbda abac b  dBBcd

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) B AbCBacACBcaCbacbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 1 7 11
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,194 316,800 51 61 78 407 4205

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 7 4,67 23 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 70 13 65,67 73 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADcBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAbCADdBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD d   adBAcaC Bdb

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBB dCBAdCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KARAOĞLU 673169 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,985 316,800 33 38 45 222 2397

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 7 8,67 43 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 76 12 72,00 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCADaBCbCa BADc dBAd

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCADCBBaACBACCCDDbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKDOGAN 7 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 341,406 316,800 103 120 171 1030 10499

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 5 7,33 37 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 4 12,67 63 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 53 25 44,67 50 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcbbaABC dAaBDBcBCb

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACbBDCAcC 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) cAdBAD aCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCdbBCDAC 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbB d BbaCD C B a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) bBBdcA BCBACADCCbD B

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 2 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,546 316,800 17 20 25 119 1368

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 78 11 74,33 83 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAbCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAcACDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCADcBbC abBADDCBBAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADCBBaACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,245 316,800 98 113 160 948 9791

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 11 3,33 17 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 30 48,00 53 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbaBCCBBADDBACBc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACbDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) caCDCBdCdD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCAD BCdaadac DbaBcd

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCaBabCBcbCCacbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KAYA DALAKLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,517 316,800 65 76 99 540 5691

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 0 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 64 11 60,33 67 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCbBcDBcaDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDAC 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) D A B   B a  ACaB d 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) C BCDA BCBACAD CADD 

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 0 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 316,315 316,800 119 137 225 1417 13815

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 3 7,00 35 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 1 6 -1,00 -5 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 47 20 40,33 45 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDA  aABC    dDB d  

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DA BAbbaaa

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACc

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) D c d a   c  b     d

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) daBCDADBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 0 4 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,556 316,800 45 54 69 356 3643

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 6 8,00 40 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 71 15 66,00 73 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAaBd Ca aCDACaB d 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCBdCAcCCAcDa

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,396 316,800 97 112 159 946 9774

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 0 9,00 45 8,44 8,53 4,47

Fen 20 9 5 7,33 37 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 53 18 47,00 52 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAcaBbCBBADDBACdb

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDdAdACD C

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) c ADCADcaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCcCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD B      A  C B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAD BB   BcbC ac aD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 1 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 3 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CENGİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 311,065 316,800 120 138 234 1493 14480

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 5 4 3,67 37 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 4 4 2,67 27 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 8 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 10 9 7,00 35 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 45 35 33,33 37 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbaABCbBADaDBDB A

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) d aBDCABda

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) aAaBADbadB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCdbBCb a 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADd aCB   bca Bcad

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) aBaCbAbabBdCADC cDDa

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,826 316,800 48 57 74 375 3872

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 14 1 13,67 68 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 7 10,67 53 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 68 15 63,00 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) dADBAbCBCCBBADDBAd D

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCdBACDcC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCdDCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADBBCCC   AD CBB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BdAbCBBaACcACdCDcbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,640 316,800 40 47 60 294 3034

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 12 68,00 76 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbCBCCBBADDBACBa

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbADCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCAD BC Ca  AD CBB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBBaACcAbaCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AY* PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,890 316,800 32 36 43 211 2275

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 0 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 6 70,00 78 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBA CBbCBBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCA AbDDa

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBB C a dADDC B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBB A B  CCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 0 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,070 316,800 69 81 104 569 5945

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 4 13,67 68 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 65 17 59,33 66 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDcAbCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCdaACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADaADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBAaAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD B   a Bd cC Bca

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBa CccaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD ARAS KARAKOÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,838 316,800 7 8 10 31 331

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 1 15,67 78 8,44 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 83 4 81,67 91 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD BCCCD BAD CBBAd

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBDACBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,096 316,800 89 103 140 809 8375

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 0 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 6 11,00 55 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 57 15 52,00 58 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAcbBbCBBADDBA dD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BbCAaACDc 

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAcCAbBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD B           B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCAcaBBaACBA CCDcbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,790 316,800 91 105 142 816 8410

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 7 7,67 38 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 9 8,00 40 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 61 25 52,67 59 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCdC aBADDBbCBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCddACDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCAD BCbCabB DaCdBc 

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BbAcCBBabdBcaCCDDbaD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 2 7 22
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,836 316,800 55 66 85 443 4691

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 3 7,00 35 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 2 14,33 72 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 9 64,00 71 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BD CbCABC BADBDdDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbADBd  B a  AC B   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) C BaDA BCBA ADdCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 0 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERATDEMİR GÜZEL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,630 316,800 8 9 11 36 379

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,44 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADaBCCCaABADbCBBAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBbACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,073 316,800 15 18 23 107 1180

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 15 2 14,33 72 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 2 16,33 82 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 77 8 74,33 83 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCCBADaDdDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDB CAcCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBc CB aCDACDB CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) bBBCDA BCBACAcCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,442 316,800 36 43 52 271 2876

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 14 67,33 75 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) dCDBDCAdCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAaB dC AcCbbC BBC 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCBAdADCCADDc

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL S KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,131 316,800 37 44 53 276 2907

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 2 8,33 42 8,44 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 9 69,00 77 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBdAcbBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADdADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD c  C A A  C BAa

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,124 316,800 66 77 100 546 5728

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 23 54,33 60 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BbCABcCDDa

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BadaCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) baCDCBbCAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD BCCCa a  DCaB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAbaBdcbCBAbCCaDABb

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,043 316,800 34 40 47 243 2602

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 5 10,33 52 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 12 71,00 79 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDcAbCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCAD BCCCa aADbCBB a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCADbBBcACBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,991 316,800 43 50 64 336 3515

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 71 11 67,33 75 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACcCABCCBADaDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA B d B aC  C B ad

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCcAdADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,790 316,800 46 55 70 364 3708

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 8 9,33 47 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 70 20 63,33 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbaABCCBdDBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) AdDBDCcBCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBADCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCcACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbBaCCabaCDAbcBdCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAcBCBACADCaADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA DÜNDAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,977 316,800 111 129 189 1161 11427

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 0 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 10 7 7,67 38 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 51 15 46,00 51 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) B cCbCAa CBdDBDBD  A

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDC Bd 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DA cADbBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB           B   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBaaDAaB cA c aCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 2 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 3 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 361,076 316,800 87 101 137 778 8106

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 60 22 52,67 59 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbaBCCBaAaDBAaBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCABACcDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCAbBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCADBBCC  b   aC B d

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aaAcCBBDAdcACCCDDbdc

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,484 316,800 29 32 39 204 2235

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 10 71,67 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADBB CCa  AcDC d C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cbADCBBaACBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,154 316,800 71 83 106 582 6054

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 6 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 4 13,67 68 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 64 19 57,67 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACcCABabBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCdBCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADbaCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DaADBd C b   ACaB ac

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDA BCBbbcDCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,998 316,800 86 100 132 735 7673

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 4 8,67 43 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 22 54,67 61 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) ccACbCbaCbBAcBbBDdbb

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCbcCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBAbCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbADB  aBADCb a BB  

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAaBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARAKAYACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,554 316,800 108 125 178 1094 10944

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 3 6 1,00 10 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 5 6 3,00 15 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 6 12,00 60 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 53 25 44,67 50 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBAD bB BCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ddDaDCccd 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACb

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbA B  Ca c c d B b 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CcBaDAaBCBbaADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,565 316,800 82 95 124 699 7306

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 1 2 0,33 3 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 5 2 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 11 54,33 60 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBA aBbCBBADDBAbBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) Bb a      

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) b AD B C  c      B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BbAbCBBaACBAbCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,843 316,800 44 52 66 339 3522

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 2 15,33 77 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 70 11 66,33 74 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBBADbBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDdAaACDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DdAD BC  a  ADaC B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBB ACBA CCDDAcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 0 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,667 316,800 105 122 175 1058 10709

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 5 3 4,00 40 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 5 12,33 62 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 52 25 43,67 49 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbaABCCBdDBDBDadA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) dCDBDCdaCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADbaC 

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) bCBbBCD a 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DaAbBB C  adcA      

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBB DAcBdBdCADdCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 1 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,100 316,800 117 135 213 1341 13179

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 9 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 7 12 3,00 15 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 55 32 44,33 49 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDcAaCBbCBaADDBbbBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDbABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) cbADCADaBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aaADcBCCCada cbCaB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) c AabBccbCBcbCdbDbBa

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 1 7 11
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,917 316,800 31 35 42 210 2272

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 1 16,67 83 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 73 15 68,00 76 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACDCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) aAbBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCCBADCDAC BaC 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBdaDAbBCcdadDCaADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,028 316,800 107 124 177 1073 10779

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 5 1 4,67 47 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 5 5,33 27 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 5 10,33 52 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 51 22 43,67 49 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcbbCdbCB ADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCbdACaDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbA BBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCcCB    

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) baAD BC da d   CBB  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAcCBBcACBACd b c D

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 1 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 108 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,216 316,800 14 17 22 99 1128

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 79 10 75,67 84 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAbaBbCBaADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBbCCDABAD CBdAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaACBACaCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,273 316,800 4 4 4 17 156

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 18 2 17,33 87 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 86 4 84,67 94 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBaCCaABADDCBBAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCADCBBaACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,587 316,800 2 2 2 14 138

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 20 0 20,00 100 8,44 8,53 4,47

Fen 20 20 0 20,00 100 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCbBADaDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCbaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DdaBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCCBADCDACDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZZ ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,046 316,800 3 3 3 15 143

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 3 16,00 80 8,44 8,53 4,47

Fen 20 20 0 20,00 100 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 86 4 84,67 94 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADaBCCCabBADDCBBAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBDACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,014 316,800 94 108 149 885 9209

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 7 9,67 48 8,44 8,53 4,47

Fen 20 9 10 5,67 28 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 60 28 50,67 56 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCaCABCbBcDBDBDaCb

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCdBCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbbBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACd

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAcB CCaAabbACcBaCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaB cAacdcACAaCCccDa

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,974 316,800 52 62 79 410 4223

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 0 8,00 80 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 68 13 63,67 71 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbaAB bBADBcBDBdA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdC 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABC  CA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAaB CCc a DAC B CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAaBCBAbADCCADaB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUR U AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,924 316,800 80 93 119 664 6936

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 8 5,33 27 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 24 54,00 60 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbCBCCBBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDddBdCDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) dBCDCBdaAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cbAbdB CCaABd cb B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBccACBcbCCDDABa

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM SU UYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 262,674 316,800 124 143 302 2147 20609

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 3 7 0,67 7 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 5 11 1,33 7 8,44 8,53 4,47

Fen 20 9 11 5,33 27 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 37 46 21,67 24 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CAbdAbCBbbBcAccBA ac

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) abdddAbDDb

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) B bDaADBcC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCaCBdac 

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCADc daCcdab ad c C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BaAbaBcDddBcCCCacbBc

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 1 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 2 7 22
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DEMİRÖRS 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,173 316,800 53 64 82 431 4460

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 6 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 69 15 64,00 71 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCDCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bAdBAbCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbB   c aCDbCbB a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CcBCDAcBCBbCADCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,209 316,800 102 119 168 976 10034

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 3 4 1,67 8 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 4 13,67 68 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 18 52,00 58 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbbcCdBaADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) dCADCAbBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBdCAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) caAD        c    B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCdDCBB ACcAdCCDcABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,963 316,800 63 74 96 512 5452

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 4 4,67 23 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 65 14 60,33 67 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCdCaBaADDBACaD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAcACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCAccBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) AaCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  bADaBC    a   b B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBadCBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,700 316,800 79 92 118 648 6740

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 8 5,33 27 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 6 11,00 55 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 65 20 58,33 65 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAcCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAadCDcC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) D ADcBdC adBcb d BAa

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCAD BBadCBACCCDccBc

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,382 316,800 11 14 17 49 522

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 82 7 79,67 89 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCCBAbBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBaCCB bCDACDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAcBCBAaADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,764 316,800 42 49 63 308 3184

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 6 9,00 45 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 71 16 65,67 73 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCdcCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADdBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbBaCC  aCDAd BcbA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAbBCBACADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SERBEST 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,271 316,800 19 22 27 123 1440

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 79 10 75,67 84 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBaADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD BCCCadBAbbCaBdC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) aCADCBBDdCBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU UZUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,403 316,800 47 56 71 367 3741

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 2 10,33 52 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 69 13 64,67 72 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAbCBbCBBdDDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCdBACDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAcCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADdBC C  dAD C B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBB AdcACCCDcABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 350,135 316,800 95 110 156 917 9458

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 60 27 51,00 57 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACaaABCbcADBDBDaCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBAbCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACd

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA BddCadbabAC Bad 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBdDAaBCcbaADCbbcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKB* 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,904 316,800 70 82 105 572 5963

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 1 7,67 38 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 16 57,67 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbaBCdBBADDBACdc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BaCAdACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbADCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCDCBdCAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBC  a  A       

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBDcaBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR B AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,161 316,800 21 24 31 160 1818

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 73 15 68,00 76 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAcaBCaBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDdABcCDaC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BacDCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBCbCDABADDC B d

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADCBBbACBACCCD*ABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,608 316,800 60 71 91 466 4916

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 3 6,00 30 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 0 17,00 85 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 66 8 63,33 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBADC CCBaADDBACac

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAc CDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCA CADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD BC Ca  d    B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN)  CAD BB ACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 0 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARADENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,530 316,800 54 65 83 432 4525

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 2 7,33 37 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 6 12,00 60 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 13 62,67 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBbDCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCdDCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADBB    A    aBB  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCADaBBaAaccCCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,944 316,800 96 111 158 931 9595

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 11 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 7 10,67 53 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 61 28 51,67 57 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAaCBbaBdADbBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADaADBdC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) baADcB dCabacbDCaBdC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaAbcAdaCDDbBa

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL AVCI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,957 316,800 109 127 181 1106 11010

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 5 4 3,67 37 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 4 3 3,00 15 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 4 11,67 58 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 50 20 43,33 48 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBbCBBADDBdCaa

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCABcCDDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) B  aCADB C

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCcCB Cdc

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) a AD  C    a   d B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBa ACBAbCC DcB 

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 0 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 3 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,538 316,800 57 68 87 449 4722

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 5 6,33 32 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 15 62,00 69 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBADCBbCBBADcBACBa

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCddcCDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCAbBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD BC  cb ADc aB a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaACBAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,351 316,800 22 25 32 165 1877

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 13 2 12,33 62 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 9 72,00 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABdD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB C BcaCD C B CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) bBBCDAaBCBACADCCADa 

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA AYGÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 301,471 316,800 121 140 246 1633 15806

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 7 3,67 18 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 7 9,67 48 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 45 36 33,00 37 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) dcDdA acCCBadDDBAadD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BadABcdDbd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADbADaaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) AaCcCBdaAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) c AD BC da ac aC B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BdAaCBBDbCc CCaDcdBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ GÜRBÜZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,389 316,800 64 75 97 518 5503

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 8 8,33 42 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 21 55,00 61 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcAbaBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCAcbCD C

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADaADcaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADcBCCC  B cDC BAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cbADaB cACcACCCDDdab

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,852 316,800 74 86 110 594 6203

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 7 5,67 28 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 2 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 14 58,33 65 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBA CBCCBBADDBA Ba

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCdBACD C

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCB CdD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD BCCbadc aca B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) B AcdB  ACB CCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 1 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,245 316,800 92 106 143 835 8591

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 7 10,67 53 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 25 53,67 60 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbaABCbBADBDBDadA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABdD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bACBADbBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DdAac adB a DAdDBcCb

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) aBaaDADBCBdCADCCbcaB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 323,194 316,800 116 134 209 1311 12881

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 7 8,67 43 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 51 29 41,33 46 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDcAbCBbCBdADDBAbdc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCddACDDa

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADdADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCaCB aAb

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCAD BC Ca a   baB a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCAba BabCccCCCDDA D

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 1 40
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DURĞUT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 212,838 316,800 125 144 346 2610 25626

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 4 4 2,67 27 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 10 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 2 18 -4,00 -20 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 26 59 6,33 7 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) accadcbcaaacdcDBA dc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BaCd dCDb 

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) d ADCdaBc 

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCDbdcaba

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBCCbadcdacdBBca

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cbbcdadbcbacadCaDddb

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 2 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 1 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 0 9 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ŞENCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,266 316,800 26 29 36 191 2131

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 9 72,00 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) dcDBAbCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAaACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCAD BCCC  BbDDC B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBcACaACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,986 316,800 38 45 54 277 2917

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 2 9,33 47 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 10 68,67 76 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACbCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABda

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB  C AaC  bDB   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCcADBCcACAaCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,336 316,800 73 85 109 590 6144

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 5 7,33 37 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 19 56,67 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCDCABCbBADabBDdCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ddDBDCAcC 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBcBCDdCA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB a a aCD b Ba A

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CdBCaA BCBACADCCADDc

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,646 316,800 28 31 38 202 2228

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 4 10,67 53 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 2 16,33 82 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 10 71,67 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACbCABCCBdDBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) aACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB  Cc a DACaBBCb

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBaDA BCaACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 0 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,082 316,800 90 104 141 810 8378

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 4 9,67 48 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 7 10,67 53 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 25 49,67 55 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcacAbaBCCaBADDBA BD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbdDbAbcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCbCB aAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD BCC cAc DaCBB d

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCAcaBBaAdBACCCDDbcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 1 4 20
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,116 316,800 23 26 33 167 1889

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 77 10 73,67 82 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCbCABCCBADBDBDdCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CCc aCcACbB CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBaDADBCBAaADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,106 316,800 39 46 59 290 2992

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 7 9,67 48 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 73 16 67,67 75 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCcaABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA BBCCBcaCD*CaBddd

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBaDAcBCBACADCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,890 316,800 10 13 15 46 482

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 0 16,00 80 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 81 5 79,33 88 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCDCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCdBCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CCB  CDACDB CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAcBCcACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,442 316,800 67 79 102 550 5805

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 1 8,67 43 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 2 15,33 77 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 15 58,00 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBAcBDdDdCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) cACBADaaCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBcBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB   B     C BBa 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CB CDADBCBAaADd ADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MANDACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,377 316,800 30 34 41 206 2243

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 2 5 0,33 3 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 0 17,00 85 8,44 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 65 18 59,00 66 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDAdDCABCbaADBDB BCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) dbcBa b  D

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACdADbadc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) cCabBCDACc

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CCB DCDACDBB A

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDADBCBACADCdADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,670 316,800 50 60 77 403 4153

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 7 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 70 16 64,67 72 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbADCADdBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCAD cbdCaAadD CBB  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAaCBBcACBAbCCDcbBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,763 316,800 72 84 108 586 6105

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 3 7,00 35 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 2 14,33 72 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 15 58,00 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCDCABdCBdDBDBDBCb

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAaBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCabBCbACd

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA B Cbd  C  C B a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBB DAaBCBACADd AD B

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DALGIÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,393 316,800 84 98 128 712 7433

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 20 56,33 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbaBbbBBADDBACdc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BbCddACDDa

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aaADBBC  a cc cC B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADbBBcbCBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 467,767 316,800 6 7 9 28 310

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 83 7 80,67 90 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCCBADaDBDBbA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCCBbDCDACDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAbBCBACADCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,962 316,800 99 116 163 953 9830

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 5 2 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 8 8,33 42 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 57 17 51,33 57 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADaBbCBBADDaACdc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDdABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) B ADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cBCDCB CAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD B         a B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BdAcCBBcA BACdCDcbca

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 0 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 4 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,238 316,800 9 11 13 42 421

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 1 15,67 78 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 2 16,33 82 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 82 4 80,67 90 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAaCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADaBCC DABAD CBB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBB ACBAaCCDDcBD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,520 316,800 100 117 166 960 9878

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 24 50,00 56 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbaABCCdADBbBbBdA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) acCBADaBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA a bCB a DcC B   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAaBdBddcbCCADDc

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,428 316,800 12 15 18 52 576

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 81 5 79,33 88 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAD BCC a BADDC BAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaAaBACCCDDAcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 492,943 316,800 1 1 1 2 34

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 19 0 19,00 95 8,44 8,53 4,47

Fen 20 20 0 20,00 100 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 88 1 87,67 97 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBADCBCCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADaADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCADBBCCCD BADDCBBAC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBDACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,965 316,800 110 128 182 1122 11136

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 10 3,67 18 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 9 8,00 40 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 57 30 47,00 52 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCaCABCCBADBbBcBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) aACBAbCaCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAba  CabcCbAbcBda 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBacAaBbcACcDdCccDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,968 316,800 13 16 21 96 1093

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 79 9 76,00 84 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCcCABCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCaCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CCBAaCDACaB CA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAaBCBAaADaCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 326,092 316,800 114 132 202 1275 12507

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 1 2 0,33 2 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 7 9,67 48 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 54 15 49,00 54 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDAd abBCCBADaDBaaC 

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDAC 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT)   A a         d     

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN)  BBCbAadCcACcDCCcDcB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 5 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,932 316,800 115 133 203 1277 12527

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 4 6 2,00 10 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 9 8,00 40 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 55 24 47,00 52 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAadBbCBBADDBb aD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAcACDbC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAaCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cbADcBab       C   d

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) cCAaaBBcAbBcbCCDcAcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,806 316,800 101 118 167 969 9962

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 3 4 1,67 17 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 5 8,33 42 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 51 28 41,67 46 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBA aBbbBBADDd  da

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACaDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) ddAbdAbcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG)  d aCB acD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCADBBC CDb dc a B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBcbCcAaCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 1 4 20
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,372 316,800 16 19 24 110 1219

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 16 2 15,33 77 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 78 10 74,67 83 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCbCABCbBADaDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CCBdaCD CDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBaDAcBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,907 316,800 75 87 111 606 6303

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 11 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 22 59,67 66 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDaABdCBADBDBDdCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bACBADCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) cbAaBBCdBdcaabCDBca 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CcBbDAaBCdACADCCADcB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSAADET AYDOĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,681 316,800 112 130 197 1223 12016

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 8 6,33 32 8,44 8,53 4,47

Fen 20 11 7 8,67 43 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 52 32 41,33 46 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbbdbCBcADDdbCBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDbABACbD 

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADbAbaBd

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cdCDCBACcD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) aCADBcdaCD BdbbC a C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCAbCBa dCaAbC DcAcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 0 5 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,125 316,800 24 27 34 186 2061

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 3 14,00 70 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 74 11 70,33 78 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACbCABCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADaBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCaa aCDACDB C 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) C BCDAaBCBACAcCCc DB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,441 316,800 18 21 26 120 1376

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 76 12 72,00 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcCDCAaCbBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAdCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBcBCDACd

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBdCCB aCDACDBBCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN)  BBCDAcBCcACADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,309 316,800 76 88 112 613 6357

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 1 7,67 38 8,44 8,53 4,47

Fen 20 13 7 10,67 53 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 16 56,67 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBA CBbCBBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCAdcCDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) dCADCAccBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD  C   d A  C B C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BbAbCBBabCBACCbDDbcD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,750 316,800 25 28 35 189 2097

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 75 14 70,33 78 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCbabBCCBADBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCdBCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DdCBADCBCa

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB CbBbaCDACDBaCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAaBCBAaADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGARMERT ŞEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,081 316,800 59 70 90 462 4869

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 6 9,00 45 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 20 60,33 67 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAcCBbaBBADDBACBc

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCAaCAbaBd

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DCAccBa CaAdAc CBB C

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADacBaACcACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,411 316,800 77 89 114 624 6452

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 9 5 7,33 37 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 6 12,00 60 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 64 20 57,33 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACaCABCbBADBDBaBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBAbCBCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB daa aC AC a C 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAcaacAaADCCbDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 2 3 40
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,584 316,800 58 69 88 455 4812

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 5 1 4,67 23 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 1 17,67 88 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 66 8 63,33 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDAC CABCbBADBDBbBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACb

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCA B b       C     

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDA BCBACADCCADaB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 0 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,154 316,800 5 6 8 27 305

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 18 1 17,67 88 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 84 5 82,33 91 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABCCBADBDBbBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBCCBdDCDACDBBC 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CcBCDAaBCBACADaCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,091 316,800 83 97 126 704 7365

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 0 9,00 90 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 8 3,33 17 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 5 12,33 62 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 19 56,67 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCbBADdDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ddDBDCAdCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDAC 

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DdbcB  Ca abcAC B a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN)  BBCDAcBdBdaADCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 4 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,686 316,800 41 48 62 303 3129

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 1 10,67 53 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 72 10 68,67 76 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCCBADaDBDdbA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) aACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB  C  aCDAC B   

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBbDAaBCBAaADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 276,672 316,800 122 141 285 1974 18955

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 4 2,67 13 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 4 7 1,67 8 8,44 8,53 4,47

Fen 20 8 6 6,00 30 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 40 21 33,00 37 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcb ad C          

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAdACDD 

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) B ADdADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBdCAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  bAD d    bac aC B a

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) B AcCBB  dBAdC acc  

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 1 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 2 5 22
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,421 316,800 104 121 174 1046 10620

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 4 5 2,33 12 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 5 12,33 62 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 57 21 50,00 56 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDcCaCABCbBADBDBcaaA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) bcCBADbBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbAD c  B  b  b   a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAaBCc bcDCCAcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SELİMOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,508 316,800 88 102 138 788 8176

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 12 4,00 20 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 27 54,00 60 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CcDBAbCBbCBBADDdAadD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BcCAdACDcC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BaADCADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) baADcBCdCababcDCaBdd

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADaBBcACBcCCCDDABa

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇOĞLU 1334 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,600 316,800 49 58 75 377 3892

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 3 11,00 55 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 3 14,00 70 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 68 14 63,33 70 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBCCBcAcDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABACDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BbAaCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) bBCDCBAC* 

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) DbADBBCC a BcD CBB  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) B AD BBadCBdCCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 2 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KINIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 317,528 316,800 118 136 220 1397 13654

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 4 3 3,00 15 8,44 8,53 4,47

Fen 20 7 5 5,33 27 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 49 20 42,33 47 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) dDACbCbBCbBADaDBDaCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) AdDBDCAddD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DbCBAbCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBdBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT)  CAbc  C  c    D    

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCcAbcdBdC        

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 2 4 22
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,510 316,800 106 123 176 1062 10723

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 8 4,33 22 8,44 8,53 4,47

Fen 20 12 8 9,33 47 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 56 29 46,33 51 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDAC*CABCCB*DdDBDB*b

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACbBDCcBCc

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAbBAbbaCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAbBdbCc a aba B C 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) aBBaDAaBCBbdcaCCAcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 1 4 20
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BAYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,993 316,800 78 90 115 625 6502

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 10 4,67 23 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 65 22 57,67 64 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDAdbdABCCBADBDBaBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBbCABCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAaBADCaCc

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbADd bCB aCbcbbBadA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAb CBACcDCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 3 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS BUĞR CİNDİOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,687 316,800 20 23 28 150 1683

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 15 5 13,33 67 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 77 13 72,67 81 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDaABCCBAcBDBDBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCaCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAcBcCCBAaCbACDBaCA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAaBdcACADCCcDDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,391 316,800 27 30 37 197 2195

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 12 7 9,67 48 8,44 8,53 4,47

Fen 20 18 2 17,33 87 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 76 12 72,00 80 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDAC CABCbBADBDBDBdA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBddbabcCDACaBBC 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDAcBCBACADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,550 316,800 81 94 123 687 7200

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 1 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 3 15,00 75 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 61 12 57,00 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDcdbCABCCBd cDBcB A

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDaDCAdC 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBC 

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) D A B C a D DA      

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CaBCDA BCBACcDCCAcDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 0 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,275 316,800 62 73 95 501 5330

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 3 7 0,67 7 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 19 1 18,67 93 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 62 20 55,33 61 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADcADaBCCaBADDBACdD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCABdCDDC

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCdDaADcBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) cdCcCBcacc

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) cCADcBCCCc  c    B  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBaACBACCCDDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP B ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,548 316,800 56 67 86 447 4719

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 0 9,00 90 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 68 17 62,33 69 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACDCABdCBADdbacaCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABC 

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBAbCBCd

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBbBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADBBaCBda DcC B a 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAcBCBbdADCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 3 2 60
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,218 316,800 93 107 145 847 8720

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 7 5,67 28 8,44 8,53 4,47

Fen 20 14 5 12,33 62 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 61 23 53,33 59 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) cDACbCABCbBdacDBDaCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) AdbBDCAdCa

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB  Cada  AbcBab 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCaAaBC bCcaCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,918 316,800 35 41 48 244 2609

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 10 3 9,00 45 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 3 16,00 80 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 73 10 69,67 77 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCBbCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BDCAaACDDd

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBBC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT)  CAD BC Ca aAD CdB  

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBcACBAaCCaDABD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,753 316,800 68 80 103 558 5875

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 7 5,67 28 8,44 8,53 4,47

Fen 20 16 4 14,67 73 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 66 19 59,67 66 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbaABCCBdDBDBDdCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAcCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DAaBADCaCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBcBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCAaBd ba adDbC B C 

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCbAaBCBAbAaCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,835 316,800 61 72 93 491 5189

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,44 8,53 4,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 67 15 62,00 69 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) CADBAbCabCBBADDBACBD

Cevap Anh. B CADBADCBCCBBADDBACBD

Sözel (TAR) BbCABACDDa

Cevap Anh. B BDCABACDDC

Sözel (DİN) BCADCADBaC

Cevap Anh. B BCADCADBBC

Sözel (İNG) ABCDCBACAD

Cevap Anh. B ABCDCBACAD

Sayısal (MAT) bCAD BC  a    bC BcC

Cevap Anh. B DCADBBCCCDABADDCBBAC

Sayısal (FEN) BCADCBBabCBAbCCDDcaD

Cevap Anh. B BCADCBBDACBACCCDDABD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF 1.SAYI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA KARA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,824 316,800 113 131 198 1237 12144

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 6 11 2,33 12 8,44 8,53 4,47

Fen 20 8 10 4,67 23 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 58 27 49,00 54 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) BDACbCABCbBAcBDBDaCb

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCABdD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADCBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBABCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DbAcadbCabD acb B bA

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) dBa cAcBdcbaADC ccDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 5 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 3 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,665 316,800 85 99 129 727 7611

Katılımlar: 125 144 386 2832 27855

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,22 14,27 10,06

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 7,65 5,42

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,53 7,62 5,29

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,61 8,72 5,63

Matematik 20 7 6 5,00 25 8,44 8,53 4,47

Fen 20 17 2 16,33 82 13,48 13,48 7,89

Toplam: 90 63 19 56,67 63 59,83 60,28 38,73

Sözel (TÜR) dccCbCABdbBADcDBcBCA

Cevap Anh. A BDACDCABCCBADBDBDBCA

Sözel (TAR) ACDBDCAaCD

Cevap Anh. A ACDBDCABCD

Sözel (DİN) DACBADaBCB

Cevap Anh. A DACBADCBCB

Sözel (İNG) DCBcBCDACA

Cevap Anh. A DCBABCDACA

Sayısal (MAT) DCADB   B a  dbcB ac

Cevap Anh. A DCADBBCCBADCDACDBBCA

Sayısal (FEN) CBBCDAaBCB CcDCCADDB

Cevap Anh. A CBBCDADBCBACADCCADDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 5 4 1 80
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 2 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
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