
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA TAMER 24 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,927 321,120 2 83 86 1648 19969

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 12,89 11,28

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,55 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,78 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,33 7,66 5,80

Matematik 20 5 6 3,00 15 4,89 4,69 3,47

Fen 20 10 10 6,67 33 6,89 10,72 8,08

Toplam: 90 55 25 46,67 52 46,78 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaADBDAABCaBDdDCaDdA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cdDCC AACb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDaAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT)   ACad   dCacc A  C 

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) cBaCCAdbdBADbaAccbDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇETİN 89 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 290,349 321,120 3 118 125 2667 30876

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,33 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,55 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,78 7,73 6,87

İngilizce 10 1 2 0,33 3 6,33 7,66 5,80

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,89 4,69 3,47

Fen 20 8 10 4,67 23 6,89 10,72 8,08

Toplam: 90 41 28 31,67 35 46,78 50,31 40,95

Sözel (TÜR) babDBDcdBCdBDBDCcDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDaCBdACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) c CDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG)     a  D b

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) c cC    A d c b  b C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ccaCCAcaCBAcda BabD 

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,188 321,120 1 28 28 492 6634

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,33 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,55 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,78 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,33 7,66 5,80

Matematik 20 11 1 10,67 53 4,89 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 6,89 10,72 8,08

Toplam: 90 67 15 62,00 69 46,78 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ABCBDCABDADBDcCCDaAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDbCDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)  ABB BC DcB  DCB A  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCbBCaAdDAaccACdDAcA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILMAZ 1393 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,859 321,120 2 13 13 187 2543

Katılımlar: 4 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,08 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,08 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,75 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 7,66 5,80

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,58 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 12,25 10,72 8,08

Toplam: 90 75 15 70,00 78 57,75 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACBDADBCdBBDaBDdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) bDCADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) ACBaCCaADCBDBABaDDCC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBaBAbBaAdABCDDCAd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÖREK 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 301,643 321,120 4 113 120 2412 27963

Katılımlar: 4 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 13,08 12,89 11,28

Tarih 10 4 5 2,33 23 6,08 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,75 7,73 6,87

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,00 7,66 5,80

Matematik 20 5 8 2,33 12 9,58 4,69 3,47

Fen 20 8 9 5,00 25 12,25 10,72 8,08

Toplam: 90 46 31 35,67 40 57,75 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBb BDdABCCBcaDCdDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) bdDCC dbCa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN)  CCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADAdDbC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) c c aa ad CBDd b D C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) dBbCac c aAcCa cBADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 5 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ERDEM ÇAKIR 0 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,367 321,120 1 7 7 62 734

Katılımlar: 4 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,08 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,08 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,75 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 7,66 5,80

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,58 4,69 3,47

Fen 20 18 2 17,33 87 12,25 10,72 8,08

Toplam: 90 82 8 79,33 88 57,75 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCBDADcCABBDaBDcCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) ACBBCCaADCBDBcBDDDCC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBDBACBDAdAdCDDCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EREN DAĞKES 324 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,452 321,120 3 69 72 1391 17442

Katılımlar: 4 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,08 12,89 11,28

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,08 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,75 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 7,66 5,80

Matematik 20 6 10 2,67 13 9,58 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 12,25 10,72 8,08

Toplam: 90 56 30 46,00 51 57,75 50,31 40,95

Sözel (TÜR) baADBDAABCaaDBDCcDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cBDCdcAbCa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DbCcBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcDADAcDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aacC  aa aaaDaa DDCC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) cBbCCABDCBADCaddBADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM İYİHUYLU 3009 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 252,882 321,120 3 131 144 3434 39237

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,78 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,78 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,78 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,33 7,66 5,80

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 2,34 4,69 3,47

Fen 20 6 14 1,33 7 9,33 10,72 8,08

Toplam: 90 43 45 28,00 31 40,33 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCcDADcCAcBaCacaCDcd

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BddaDaAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBbDD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) bCcabdcAcbdacbc b da

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) cCadbBdCdadbAcaDDacc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 6 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZGÜZEL 135 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 298,910 321,120 2 116 123 2477 28726

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,78 12,89 11,28

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,78 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,78 7,73 6,87

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,33 7,66 5,80

Matematik 20 5 10 1,67 8 2,34 4,69 3,47

Fen 20 13 7 10,67 53 9,33 10,72 8,08

Toplam: 90 44 41 30,33 34 40,33 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBbbcDcABCaBcBaCcDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cdDbCBdbab

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cbCDBAcDaD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) dacADAcDaC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) cBACdc ccaa   c bDCb

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) cBaCCABDdabDCDAcBAcC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SATAYESH SAADAT 5040 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,597 321,120 1 23 23 444 6088

Katılımlar: 3 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,78 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,78 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,78 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,33 7,66 5,80

Matematik 20 10 4 8,67 43 2,34 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 9,33 10,72 8,08

Toplam: 90 68 16 62,67 70 40,33 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaAcBDbABCaBDBDCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCaBAACb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aaAC d DABCa B A  CC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABbCCABDdBADCDAcBADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ANDİÇ 0 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 290,202 321,120 1 119 126 2671 30908

Katılımlar: 1 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 11,67 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,33 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 7,73 6,87

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 7,66 5,80

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 -0,33 4,69 3,47

Fen 20 9 8 6,33 32 6,33 10,72 8,08

Toplam: 90 43 38 30,33 34 30,33 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDBD bBCaBDBDC Dc 

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCBbACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) bbCaBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) dccADdabbd

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) c bbCd bAcb bdDcbaCb

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) AdaCCABDd ADd bcacD 

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAĞIZ ZALOĞLU 962 8-G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,750 321,120 1 90 93 1680 20294

Katılımlar: 1 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,67 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,66 5,80

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 -1,33 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 10,72 8,08

Toplam: 90 59 31 48,67 54 48,67 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCaDbDcCABBDaBcBCDAd

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCAaaBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) AacBdCababcbdAdcbbad

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBaBACdDAbAdCDDCAc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA DOĞA DURMAZ 0 8-H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,738 321,120 1 47 49 792 10437

Katılımlar: 1 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,00 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,66 5,80

Matematik 20 11 8 8,33 42 8,33 4,69 3,47

Fen 20 14 6 12,00 60 12,00 10,72 8,08

Toplam: 90 64 25 55,67 62 55,67 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BdCcDADdBDaDbBCDAACc

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DbCBDAaADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DAbBcACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BBCAcCAcadbBcDBc CDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BbBCCABADCcaADdAADdd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR 0 8-J

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,491 321,120 1 32 32 568 7693

Katılımlar: 1 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,67 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,66 5,80

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,00 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 13,33 10,72 8,08

Toplam: 90 67 14 62,33 69 62,33 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaADBDAABCCBDBDCBDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cBDCCBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) B b  B  da  DBab  aC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) AaaCCABDCcADCDAddADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA DURU ACAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 275,694 321,120 111 124 135 2988 34470

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 4 3 3,00 30 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 2 3 1,00 10 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 8 2,33 12 4,66 4,69 3,47

Fen 20 3 10 -0,33 -2 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 37 31 26,67 30 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBADcDAABCaBaaaCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) c DCd AA a

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cCCad     

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) *aACa *Dc dB   b c C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) bB Cad badAcdbb     

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 4 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR CANKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 362,727 321,120 50 56 58 922 12139

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 11 6 9,00 45 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 6 12,00 60 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 25 53,67 60 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CacDcDccaCCBDaDCBDdA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDCddbACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDaAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) BaAbCaCDAcCBDa A  aC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABadCABDdBADCbAccADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKDOGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,648 321,120 76 84 87 1656 20048

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 2 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 48 17 42,33 47 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDcDAABCa DBDC DAc

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cBDaCBAbC 

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCaBAA BD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG)  BaADb DCa

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aBA dcaDA   D       

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) A  CC  DCBAcC   BbD 

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SELİM AYDOĞDU 806 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,195 321,120 15 17 17 299 4145

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 12 6 10,00 50 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 70 16 64,67 72 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) aACBDADCBDBbdBCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) a C*D CBcC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) aBC aC BbCDBAadDCCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCDCADcAADCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞAR KARAOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,023 321,120 24 27 27 478 6498

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 9 7,00 35 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 69 20 62,33 69 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CadcBDAABCCBDBDCBDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AcDCCBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cdCaBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aBcCdcCD BbaDacbDDCC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABDCCABDCBAcCDdcBAcC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,956 321,120 17 19 19 338 4626

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 3 9,00 45 4,66 4,69 3,47

Fen 20 19 1 18,67 93 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 68 15 63,00 70 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCBDADaBDBDcBCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dcBaCDCbDb

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDAbBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  B ABbABCb BA   dCD 

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCDCADBAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ URAS ARALIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 292,169 321,120 106 117 124 2629 30404

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 2 4 0,67 7 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 12 2,00 10 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 44 40 30,67 34 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adbdDAbCBDdaAcCDdACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dAcCCDaADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) aCCBDADbDc

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) Ddd b C a 

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) dcCAcC ab addaaDdCDc

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) aaBCCAdcbdaCADBAbDCc

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KAYA DALAKLI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,572 321,120 44 50 52 819 10689

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 2 4,33 22 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 1 16,67 83 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 12 57,00 63 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCBbCABD DBDBaCDcAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDbCDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) cDCDAc CBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)    B aC c   C C    D

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCC CBABDAaB ACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TOK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 192,309 321,120 120 134 148 3972 45563

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 18 -5,00 -25 4,66 4,69 3,47

Fen 20 7 13 2,67 13 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 24 64 2,67 3 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) cdCBabcdcbaBcdCbaBcd

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCbadcbaDc

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) dCbAbcDcBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) Bca ADCbdc

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) acccbcdabcdabcd abcD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCaBCdABcdaBcdabcdab

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,061 321,120 74 81 84 1639 19925

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 7 10,67 53 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 57 22 49,67 55 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CadDcDcABCCBDBaCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) bBDCC AACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) ca   cb  ab c    DaC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABadCABDCBADdDdcdbDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,716 321,120 105 115 122 2432 28215

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 1 5,67 57 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 4 0,67 3 4,66 4,69 3,47

Fen 20 2 0 2,00 10 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 41 11 37,33 41 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBADcDAdBbCBDBDCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdD C AAC 

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cb   AADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) c    a   aC   a    C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN)    C A              

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 0 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA CENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 264,244 321,120 113 126 139 3217 37059

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 3 14 -1,67 -8 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 38 38 25,33 28 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) b ADBDcAdCaBcBcdBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCdcACa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DbCDdAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) a  ADccDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) dBc dB Dbc   BDbc   

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN)  daCbd cbdbbdc BdbcC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 1 5 13
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA TÜRKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,052 321,120 70 77 80 1515 18606

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 7 10,67 53 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 23 48,33 54 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCcbCcdDADBDBCCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) C cADaDcBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) b dB  b DD  abC  c  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCaABDcacBAdCaAcA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATLAS YURDAER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,139 321,120 64 71 74 1423 17762

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 3 5 1,33 7 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 21 49,00 54 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADBCdBBDaBDBCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAbDC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CD dDBBbDD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) A   d a Db   b  a C 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCcaBAdBaAdbdCbDCbB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PEHLİVANOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 341,256 321,120 60 66 69 1367 17221

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 5 12,33 62 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 55 24 47,00 52 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADBbABBDaBDBCDcc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACcDCdAaC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDaADBBADb

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCAcADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) A c  bc  b  a B D Ca

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBadAC DAAAdCDDCbd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,510 321,120 32 37 37 648 8734

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 13 3 12,00 60 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 3 7,00 35 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 12 61,00 68 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCcDcDdBDBDAcCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BB AB dBCaDBA  DCCDb

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) Ba CCABAbC   Dc     

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 2 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA CAKAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,316 321,120 87 96 101 1809 21744

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 6 10,00 50 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 52 19 45,67 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) C dDBDbABCbBcBDCBD A

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDCC AbCD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DaCDBdADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) ad       cb    b   C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) Aa CCABDdBAbCb cdADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,528 321,120 67 74 77 1473 18216

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 9 4,00 20 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 58 28 48,67 54 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDbDBCABBDaacBCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBAcD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCAbADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) dCcdb B aCaD cBa DCd

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCaaBAbaDcAcdCDDCbc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YAMANER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,249 321,120 47 53 55 882 11589

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 0 8,00 80 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 1 7,67 38 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 3 10,00 50 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 58 10 54,67 61 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ad BDc  BDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BA CCDC DA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBaADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACcDACBDd

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  B  a ABC  B   DCC  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN)   B CABADCaC cBdAD  

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERATDEMİR GÜZEL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,501 321,120 11 12 12 167 2231

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 18 2 17,33 87 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 76 14 71,33 79 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCcDADaBDBDABCDAACd

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCAbb

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) cBCABdABbCDBADBDCCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCABADbDCADcAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,550 321,120 18 20 20 341 4678

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 4 6,67 33 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 69 13 64,67 72 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBADBDAABCCBDBDCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cBDCCdAbCa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) B AC c c BC DabA   C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) AdaCCABDCBADCDABBbDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL SİNEM KARAMAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,327 321,120 31 36 36 633 8595

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 5 5,33 27 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 17 59,33 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AdCBbCABDAaBDBCaDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACbA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBd

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCcA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) bABB ab   a aDCB A  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBAaDAacdACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,578 321,120 66 73 76 1447 17912

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 12 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 8 7,33 37 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 29 46,33 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBbDBDAABCCBDBDCBDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AcDCdBAACb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCaBdAbcD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBaADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) cdbC dbD aad cabDcCC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) cdaCbAd CBAcCDAB cDa

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 5 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRİN ÖZTOP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,394 321,120 29 34 34 603 8231

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 7 10,67 53 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 66 17 60,33 67 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADBCABaDCBDBCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dAaBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADaBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)  CBa bB  bBD cBaD C 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) aCCBaBAdBDcAAdCDcCAa

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÜSTE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 289,596 321,120 107 120 127 2692 31087

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 3 7 0,67 7 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,66 4,69 3,47

Fen 20 7 12 3,00 15 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 43 35 31,33 35 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AB BDCABD bBDcdCDdAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCdBCDACcA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCcADBDbBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) cDCabDbaac

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CdBc caCDb a b      

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCbBC baccadddbCDAab

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 5 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,600 321,120 56 62 64 1211 15412

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 60 23 52,33 58 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaADcDAABCdBDBaCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCdBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DbCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDbC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) acAb c    d bc babCC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABaCCABDCBAcCDABcbDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞENGÜL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,105 321,120 43 49 51 807 10568

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 3 7 0,67 7 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 11 9 8,00 40 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 28 52,67 59 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CadDcDcABCCBDBDCBDbA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDbCacbdb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) abCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) dabCCdCDABCaDBcbDcbC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) dcaCCABDCBAcCDABcADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA DÜNDAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 274,591 321,120 112 125 137 3010 34729

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 4,66 4,69 3,47

Fen 20 2 6 0,00 0 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 37 19 30,67 34 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCBD dBD  BDBCCDdAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCc CDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) b ccDBcD  

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)  A       a   ab b   

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN)    BCd  cb d  d a   

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 0 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ÇİÇEK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,553 321,120 83 92 95 1713 20609

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 27 47,00 52 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCBDADBCABBcaBcaCDdA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAAbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDbADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADdDCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) Abaa  d   c  cBDbcCb

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DdaBaBACaDAAAdaDDaAd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DĞ ER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,843 321,120 41 46 48 786 10411

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 5 4,33 22 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 4 12,67 63 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 64 14 59,33 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BbCcDbD BDBDABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  a  aa BC DBbD   C b

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDdCCABADCDCAcB bDa 

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ASLAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,973 321,120 71 78 81 1518 18617

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 9 3,00 15 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 7 9,67 48 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 55 28 45,67 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BdCBDcDCaDBDbBCDAACa

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dA CCDCAbA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBcADbDa

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDb

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BcCca  aCdDB aacaC  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaaCCA dDbDCADcAbDCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ARDA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,414 321,120 53 59 61 1096 14233

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 10 3,67 18 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 25 53,67 60 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CdbDBDccBCaBDBaCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AcDCCBAAdD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) BcAaCa cb CdDccA bbC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABaCCABDCBAaCbAdBADa

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 313,088 321,120 94 103 108 2117 24899

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 3 1 2,67 27 6,66 6,62 5,44

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 3 0,00 0 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 42 16 36,67 41 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaADBDbABCdBDBDCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDC      

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT)   Aa a a            

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) dBaCCABDdBdDCDddcAaC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,989 321,120 26 30 30 529 7099

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 3 6,00 30 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 4 13,67 68 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 66 11 62,33 69 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDADaBDB ABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dA CCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADbDB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) daCAB   C  B D c C  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABAD bCADBAbDaB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN SU ÖZCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,821 321,120 79 87 90 1677 20277

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 53 23 45,33 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADBCAcBDaBDBaDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACaDCAAbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aC aADC  C

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) A    ac  a bad    CC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DdCBaBACdDAcAdaacCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 305,718 321,120 100 109 115 2304 26910

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 12 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 9 5,00 25 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 52 32 41,33 46 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) cadBDCABacDBDBaCDcAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) bCDADBDcaA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CcBcdab cDa abCBbba 

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCdBddA Dd dcAaCDcb 

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 3 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,957 321,120 9 10 10 126 1626

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 78 12 74,00 82 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BdCBDADaBDBDABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADb

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACcDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BBCAaCAaCCDBADaDCCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCDCADcAADCc

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,988 321,120 2 2 2 21 200

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 85 5 83,33 93 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDADCBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BaCAaCAaCCDBADBDCCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCABADCDCADBAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ BEREN KURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,327 321,120 52 58 60 1003 13077

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 5 5,33 27 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 21 54,00 60 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) abCBDcDaBDBaABCDcACd

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dAcCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADbDB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  B  a  ab  BAD DaCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BbaCdABADCDCADBAbDCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇINAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,724 321,120 4 4 4 34 413

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 18 2 17,33 87 4,66 4,69 3,47

Fen 20 19 1 18,67 93 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 83 7 80,67 90 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) aACBDbDdBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCAaA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BBCAaCAcCCDBADBDCCDD

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCABADCDCADdAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KÖSE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,729 321,120 5 5 5 52 673

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 19 1 18,67 93 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 82 8 79,33 88 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ABCBDCABDbDBDBaCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDaBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CABBbBCCDDaCbDCBaABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDAbBBACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 304,699 321,120 101 110 116 2336 27189

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 10 1,67 8 4,66 4,69 3,47

Fen 20 7 12 3,00 15 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 51 33 40,00 44 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADaCAdBaaBDaCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACdDaAAbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCAbBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) dCcdbb  bCd a BD *Ca

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bCCBacdbccA ccCbcCAc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,948 321,120 37 42 43 750 9971

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 6 6,00 30 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 6 9,00 45 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 64 16 58,67 65 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBADBDAABCaBDBDC DcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDaCBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDcDABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) B AC a DAaa DabA  aC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) caaCCc DCB DC AacADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU AYKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,179 321,120 90 99 104 1904 22629

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 8 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 50 28 40,67 45 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCBDADaBD aABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABdCDC aA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) cdCBDAbbDB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDdC DC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) aaaAa ccb    D D CD 

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BbBCCABcDdcdcDddADC 

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HACIOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,850 321,120 27 31 31 534 7127

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 69 14 64,33 71 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) baCcDCABDADBDBaCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) bc B aCCD a aDCB A  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) aCCBCcABDAadcACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEMSU UYAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 264,196 321,120 114 127 140 3218 37064

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 2 4,33 43 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 12 4,00 20 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 41 40 27,67 31 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCdDADcCABBaaabdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR)  AC DaAd C

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CD ADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCdDAD cDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) dbcaCdac bBbcd  c ba

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) cdCdaBAbdccAAaCaDdAc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA MELİS KOÇAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,380 321,120 91 100 105 1924 22826

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 6 11,00 55 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 23 46,33 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDcDcbBCCBcBaCBD A

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDCCBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) caCDaAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) da   ddcc ba       C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABbCdABDd ADCDAdBcDa

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 263,978 321,120 115 128 141 3223 37100

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 1 2 0,33 3 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 5 10 1,67 8 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 33 23 25,33 28 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) db DcDcCABBDbBDdCDA 

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR)   d     Dd

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) Cc A BBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCA dDCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) dad                 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bd Bb baaDAd Ba D da

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 3 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR DALKIRAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,172 321,120 39 44 46 766 10126

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 2 5,33 27 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 15 56,00 62 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCcDCABDADaDBdCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDdCDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) dDCD  CCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)    B db D B  DCB    

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBdBDADdadCCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,573 321,120 58 64 66 1257 15923

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 9 6 7,00 35 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 7 8,67 43 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 57 26 48,33 54 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCBDCABDcDBDBdCDaAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCAcaDAabb

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDaBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)  AaBd b DDaC  CBaAcD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCd dBAaDcadBdCCDAD 

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,340 321,120 3 3 3 32 393

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 84 6 82,00 91 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ABCBDCcBDADBDBaCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaBABCCbDaCCDCBaABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDADBBACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,271 321,120 28 33 33 592 8083

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 9 2 8,33 42 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 16 59,67 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDcbCaDaDABCDdACa

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCbDA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BB Ac  Bb DB   DCC  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) daBCCABAaCDCADBAADCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SERBEST 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,880 321,120 25 29 29 509 6796

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 10 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 69 17 63,33 70 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) abCBDcDaBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCbaA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BaCAadcab D c  DaCbc

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCABADCDCADBAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELYESA AYBAR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,404 321,120 57 63 65 1236 15710

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 6 12,00 60 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 60 22 52,67 59 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBADcDAABCaBDaDCdDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCC AACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aBAa c D  b ca d bCd

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABbCCABDCdAcCabBBcDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR * BAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,733 321,120 61 67 70 1382 17359

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 5 4,33 22 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 7 10,67 53 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 27 45,00 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCaDbDBCABBDCBcBCDAd

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dbCcDCAdDC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CcbAcaBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCAcADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) A Bd  a  CaD bB   Cb

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCbBaBACdaAAAcCDDCbd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKTAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,004 321,120 16 18 18 308 4269

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 14 2 13,33 67 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 71 15 66,00 73 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCcDAbaBDBDABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDbCBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  BCAa ABC DdA BDCCDD

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaaCCABAaCDCADBAADCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAAN ÇETİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,561 321,120 89 98 103 1891 22533

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 5 10,33 52 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 49 22 41,67 46 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR)  ACBDAbdcDaDddCD ACd

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dA CCDCADd

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DC dDdDADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DAC DcaBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  BC a dBb   A   aC  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN)  aBCCAaADCDCADcdcD  

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KARADENİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,813 321,120 81 89 92 1679 20280

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 3 3,00 15 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 23 46,33 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCcDcbaBcaDAdCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDdADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACacbCBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) a  Aa  cC   A    C  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BbBCCABADCDCADcdbDCc

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ELA AKYÜREK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 306,879 321,120 97 106 112 2278 26593

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 49 36 37,00 41 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCcDdDaBcBDABCDcACd

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) ccdCCDCbDA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDAbADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) Ddaa ACcDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) caCAca  CbcBb  aaCac

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) caBCCAdADCDCdacAbDCc

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 246,502 321,120 118 132 145 3529 40279

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 3 1 2,67 27 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 4 0 4,00 40 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 3 0,00 0 4,66 4,69 3,47

Fen 20 2 3 1,00 5 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 21 15 16,00 18 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACBD aBCABa aBDcdDcc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR)  c        

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) Ca A  B   

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG)   A  DC  C

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)   a     abB         

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) aC  a b        D    

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 1 2 13
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,775 321,120 22 25 25 467 6379

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 9 4 7,67 38 4,66 4,69 3,47

Fen 20 18 1 17,67 88 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 68 14 63,33 70 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dabBDCABDAaBDcCCDBAd

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDad

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) aAaB BC DDB bDC a   

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCcABDAD BACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA AYGÜN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 244,034 321,120 119 133 146 3567 40649

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 8 1,33 7 4,66 4,69 3,47

Fen 20 5 10 1,67 8 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 30 43 15,67 17 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) d  aDbAB cDBcBddDcAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCcabDbCDd

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADB aBd

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) caCadabadb

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)  Aaac b Dca   C Dd a

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) b CBCaAcDbbd d  cca 

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 1 5 13
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,519 321,120 34 39 40 696 9271

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 9 7,00 35 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 67 22 59,67 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCcBDdaBDBdCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDAaBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) bcBacBCCD aaaDCBaABb

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) aCCdCdABDAbBBACCDADd

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KAYA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,097 321,120 54 60 62 1120 14537

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 14 3 13,00 65 4,66 4,69 3,47

Fen 20 9 7 6,67 33 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 26 45,33 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaADcDAABCdcDacCaDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCC ccCb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) b CDBdADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CabADd DCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) daACCaCDABCBDB A D C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABaCdABabBdDa    bDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BARIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,456 321,120 62 68 71 1390 17439

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 3 7,00 35 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 17 50,33 56 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCABDADaDBaCDdAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACaA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CaDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCcA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) dA ac d  Da aDCB b  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN)   C   A  AacB C aADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 1 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,412 321,120 69 76 79 1502 18505

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 10 6,67 33 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 11 4,33 22 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 57 31 46,67 52 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCaDcDBCABBDCcDBCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BAd DCbAaC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCAaBBbDD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) ACacbaadbCaDaABaDDCC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DdCdacACBDAb cbaDdbc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYMA MAARAVİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 301,525 321,120 104 114 121 2416 27998

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 4 0,67 3 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 6 10,00 50 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 46 28 36,67 41 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACBDdDcCAdaDdBaadDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dcddDCbdDC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDbAaBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDd

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) c  d  c      A    Ca

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DdCca ACaDAAb CDDCAa

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,711 321,120 19 21 21 355 4919

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 4 5,67 28 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 69 11 65,33 73 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDADaBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCaDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbB ADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  B A   aCdDBA a bC  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDaCCABADCDCAcdAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL GÜNGÖR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,855 321,120 36 41 42 735 9790

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 4 4,67 23 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 5 12,33 62 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 14 57,33 64 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCBD DCBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR)  A dCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BcCAa cBb  B D      

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCaCADd AcCc

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY FIRAT 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,074 321,120 33 38 39 685 9169

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 11 2 10,33 52 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 4 12,67 63 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 60 21 53,00 59 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCBDADBCABBDacDBdDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BddcDCbADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CcCADBBbDD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCAadDCBDb

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)  CB   B abBD AB DDCC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCaD AbBDAA dCDDCAd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİÇAMDALI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,325 321,120 21 24 24 463 6291

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 5 8,33 42 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 5 12,33 62 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 67 17 61,33 68 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ABCBDCABDADBDBaCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CdDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDdcCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CA B dCCDaa aDCB A c

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCaCBAaDAa dACCDADd

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ULUDERE 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,037 321,120 96 105 110 2223 25993

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 1 6,67 67 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 9 3,00 15 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 7 8,67 43 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 49 31 38,67 43 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ddCcDbAcDbDBDcaCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCA CDACbA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCbAbBDcaA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCD  CaBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CA aba bDca abC aA D

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCdAdDAaccbC D aA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN İSSİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,102 321,120 40 45 47 783 10359

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 9 3,00 15 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 66 19 59,67 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDADdcDBDAcCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCAaA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) cBbAaCdcC ca a b CD 

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCdABcDCDCADcAADCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAN HAKBİLEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,238 321,120 82 91 94 1694 20431

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 34 44,67 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CddDBDAAcCdBDBaCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCdbACa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DbCbBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) BddCbdCadaCBbdcdDDdd

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) caaCCABDCaAcCbAdcADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,643 321,120 20 22 22 419 5763

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 5 5,33 27 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 70 12 66,00 73 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) aACBDcDCBDBDABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) Ba A   ab  cAD DaCD 

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCDCdDBAADCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AYAYDIN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 341,901 321,120 59 65 68 1350 17047

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 5 3,33 17 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 6 12,00 60 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 53 24 45,00 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDADcCABB aBDBCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACaDCbADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDbAcBBbDc

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCAaADC  C

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) bCaa    Db   cB D C 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bCCBaBACBDAcddCaDCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATTİGAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,335 321,120 86 95 100 1808 21737

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 2 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 19 47,67 53 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDcDdcBCaacBDCBDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCBAACD

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) cCCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CBDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) BadC d   cb Dabb    

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABbCCABDCB c D      

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ORAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 261,220 321,120 117 130 143 3290 37686

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,94 12,89 11,28

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Toplam: 90 24 6 22,00 24 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BAC DdDa DBD BbDAACd

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (DİN) DCC       

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DdCBDACcDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ DALGIÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,106 321,120 45 51 53 826 10788

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 4 13,67 68 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 20 55,33 61 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) daCBDCdBDADBDBCCDdAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCAcdDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) C cbDBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) bAcBbaC b B CDC  ca 

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDAaBB dCaADc

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,413 321,120 10 11 11 150 1941

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 15 5 13,33 67 4,66 4,69 3,47

Fen 20 18 2 17,33 87 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 78 12 74,00 82 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AdbBDCcBDADBDBdCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBbDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaBcabCDDaCCDCBDABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDAbBBACCDADd

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ELİF AYYILDIZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,393 321,120 95 104 109 2186 25619

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 4 1 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 3 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 45 22 37,67 42 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dBCBDCABDdDBDcaCDcAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR)  Cd CDA   

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDdA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG)  DaDA CaB 

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) aA a  b       C     

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) bCCdCcAaDAaddACCacDA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRİNAZ KUMRAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 303,485 321,120 103 112 118 2363 27509

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 0 5 -1,67 -8 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 5 12,33 62 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 43 27 34,00 38 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCBDcDcCABBDdab CDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) db dDCAdDC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN)  DbADaBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCA dDbacC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)    c  a cba         

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bCCBaBAC DAAABCcDaAc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEFES ŞAHİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,340 321,120 8 9 9 121 1557

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 14 3 13,00 65 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 3 15,00 75 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 78 8 75,33 84 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ABaBDCABDADBDBCCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCAcCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CABBABCaDDcaC CBDA  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDAb BdCaDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 328,111 321,120 84 93 96 1721 20714

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 13 6 11,00 55 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 55 25 46,67 52 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BAdBDcDCcDBacBCDcACa

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDcDb  

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) aa dd A C baAa  aC a

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN)  acCCAaADbDCAccAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 1 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,678 321,120 6 6 6 60 718

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 3 15,00 75 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 81 8 78,33 87 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bcCBDCABDADBDBaCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDcBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaBccCCD BCCDCBDABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDADBBACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA KİRACI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,527 321,120 85 94 98 1804 21680

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 56 30 46,00 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) adCBDAbdcDBDABCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCAbd

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBcADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACBDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  cC a cdCbbacaB CCbb

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBbCbBccCDCADccADbd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR CENAY 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,380 321,120 42 48 50 799 10516

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 6 3,00 15 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 14 60,33 67 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) b dBDCABDADBDBbCDaA 

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaa aC   a   CB dc 

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBAaDAbBcACCDADd

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ARDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 287,250 321,120 108 121 128 2753 31663

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 4,66 4,69 3,47

Fen 20 2 1 1,67 8 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 41 10 37,67 42 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AdaDADcCABBDacc CD A

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CD ADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BbADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)          b          

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) Dd B                

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 1 1 13
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 338,737 321,120 65 72 75 1441 17867

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 7 9,67 48 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 58 23 50,33 56 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dC DADBCABBDaBDdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dcCBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) dDCADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) bCaBb  baCa  cdc  C 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) aCCBacACBaAc cbDDCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FATİH ÖZDEN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,040 321,120 7 8 8 89 1041

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 80 10 76,67 85 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCABDADaDBaCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaBAaCCDDBCCbCBaABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBABDADBBACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 306,577 321,120 99 108 114 2286 26673

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 4 2 3,33 33 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 8 4,33 22 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 7 7,67 38 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 46 31 35,67 40 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CaAbcDAbBbaBDabCBDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) cdDCC dACb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DdCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) C   b aDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) cabbadCD c BDB A b C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABaCCbBDCacDCb d Aa 

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,967 321,120 12 14 14 193 2605

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 14 1 13,67 68 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 75 10 71,67 80 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dcCBDCABDAaBDBbCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CA B BCCDDa CDCB A D

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) cCCBCBAaDAadBACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇEHRELİ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 339,675 321,120 63 70 73 1405 17621

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 9 7 6,67 33 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 57 29 47,33 53 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dbaDcDcCAdBDCBDBCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dACBDCAADd

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCAcaBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCADADCBcC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) ACcBbCBA dB Bcd c Cb

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bCCcDcAadDAccaCbDCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜSAADET AYDOĞAN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 282,493 321,120 110 123 133 2840 32853

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 3 2 2,33 23 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 4,66 4,69 3,47

Fen 20 9 10 5,67 28 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 42 37 29,67 33 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CadDBcAAdCaBcB CaDAA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) dBDCCcc Ca

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCDBAAbBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) Cc  D B a 

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aadCbaCbdab  dcA Dab

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) AdcCCAcDCabbd AdcbDC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 3 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM ÖZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,165 321,120 35 40 41 731 9740

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 18 2 17,33 87 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 66 16 60,67 67 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCABcbDBDadCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CAaa B  c d bcCa A  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBAaDADBBACCDAcA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ BURDURLU 3195 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 368,183 321,120 46 52 54 840 10986

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 11 9 8,00 40 4,66 4,69 3,47

Fen 20 14 6 12,00 60 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 25 56,67 63 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) cdCBDcbaaDBDdBCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCbDA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) aBCAddABdCDcAcabaCDD

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) aaBCCABcbCbCADcAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ERÇİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,684 321,120 93 102 107 2052 24173

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 3 0,00 0 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 8 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 50 23 42,33 47 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDbdaDADBDBCCDdAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCAdCDACbA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CCcADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADbCaA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)       b b c    B    

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCa CBABccadcACaDAcA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR MERT ŞEKER 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 364,902 321,120 48 54 56 886 11663

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 9 4,00 20 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 25 52,67 59 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDBDAABCaaDBDCdDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCddAdb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DCCaBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDbC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) aaACbda  B  cBcbaDCC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ABDdCABDCBADbDAdBADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,134 321,120 14 16 16 282 3848

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 15 5 13,33 67 4,66 4,69 3,47

Fen 20 18 2 17,33 87 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 73 17 67,33 75 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dcbcDCABDcaBDBCCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CbDbbBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CABaAaCCaDaCCDCBaABD

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCBAaDADBdACCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD ARDA TEMİZ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 318,957 321,120 92 101 106 1966 23232

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 5 3,33 17 4,66 4,69 3,47

Fen 20 7 4 5,67 28 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 49 21 42,00 47 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCAdDAaBDcaCcBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) daABCDdCbA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CaDADBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) dDCDA CCBA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)  A a ad  a  CDCB b  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) bCCBCcABcAa         

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KARACA 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,007 321,120 75 82 85 1642 19942

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 8 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 53 22 45,67 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bBAbcDAABCaBDBDCdDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) ABDCCaAACb

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DbCcBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CcbADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT)    C a D aC        C

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) ccaCCABaCBbDCbd cADC

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN KUCUR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,507 321,120 55 61 63 1138 14686

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 25 52,67 59 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCaDADBCABBDaBDBCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dcCBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDbAaBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) AbaabaaccbcDabdb    

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBaBACaDAAAdCDDCAB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,823 321,120 1 1 1 15 119

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 18 2 17,33 87 4,66 4,69 3,47

Fen 20 20 0 20,00 100 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 85 5 83,33 93 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACcDADCBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDACBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) BBCABCABCCDBADcDCCDa

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCABADCDCADBAADCB

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BOZKUŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 337,376 321,120 68 75 78 1479 18265

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 8 3,33 17 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 9 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 29 44,33 49 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) bCBDcDBCABBDCBDBCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dAC DCbbbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCAbaBADa

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCAbADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)  Caa  cbcCa aAB D Ca

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) cCCaDBACaDAcbcCaDCbc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DEMİR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,301 321,120 30 35 35 606 8249

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 2 4,33 22 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 63 14 58,33 65 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BbCBDbDCBDBDABCDAACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dAcCCDCAbA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBaADADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACcDbCBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)    ABC a   aA    C  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BaBCCABADCDCADdAbDCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ULAŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 306,607 321,120 98 107 113 2285 26660

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 2 4,33 43 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,66 4,69 3,47

Fen 20 5 3 4,00 20 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 42 20 35,33 39 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACaD DcCABBDCBDcCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR)  AdBDaAdDb

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) C  ADBBADb

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCAaAD   C

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) Adcc  c      ABcD ba

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) bCCa c C D    C     

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 2 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ACET 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 286,512 321,120 109 122 129 2766 31861

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 0 3 -1,00 -5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 6 8,00 40 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 42 26 33,33 37 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CadDcDdABCaBDaaCaDcA

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDaCcAbCa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) c CaBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CaDADABDCC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) c      b  b         

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) A aCCAdDC ADCa d bDa

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 2 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 0 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA SELİMOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,902 321,120 72 79 82 1520 18639

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 6 12 2,00 10 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 8 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 57 30 47,00 52 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDADaBDaDdBCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dbaCCDCADA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCBDADbDB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DACaDbCBDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) dBbABCAcbdbdccBbdb  

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) caaCCAB DCDCdDcAAcad

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 2 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AÇOĞLU 1334 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,551 321,120 77 85 88 1657 20065

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 5 2,33 12 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 8 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 23 46,33 51 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACaDcDBCABB aBDdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACcDCAAbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCAcADCBDb

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT)  Ca   a DbaD    b C 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) cCCdaBACBb AAcCDcCbd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 0 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 3 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KINIŞ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 263,269 321,120 116 129 142 3241 37249

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 11 4,33 22 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 39 39 26,00 29 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dCaDdcBCAdaDaBDdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dcCBDacAba

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CcdADBBA D

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) cCADAbCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) Aaac  c bb   b  c d 

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DdCdadAC DcAbcdbDCbc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİM YEŞİLDAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,396 321,120 13 15 15 216 2911

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 11 5 9,33 47 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 74 12 70,00 78 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACBDADBCABBDaBDBCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACBDCAbDC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADaBbDD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) dCBBCa  aC bBAB aDCC

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBaBACBDbAABCDDCAd

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ TAN IYAKUL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,141 321,120 88 97 102 1814 21783

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 4 9 1,00 5 4,66 4,69 3,47

Fen 20 8 10 4,67 23 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 27 45,00 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACaDADBCABBaCBcBCDAA

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) BACcDaAAbC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CcCAcBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) AbcBdaa  b Dcb    Ca

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCcacACdDcbdBa c bB

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SAĞIR 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 363,799 321,120 49 55 57 905 11909

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 3 4,00 20 4,66 4,69 3,47

Fen 20 15 5 13,33 67 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 61 16 55,67 62 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACaDbDcCABBDCBDdCDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dAC DCcADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) CDCADBBADb

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) BCADADCBDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) ACa   a  CBD b      

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCBaBAdBDAbAdCDDCAc

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASMİN 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 329,821 321,120 79 87 90 1677 20277

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 4 6 2,00 20 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 54 36 42,00 47 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) aACcDcDaBcBDABCDAACa

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) dABCCDCADb

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCCaDADADc

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DcCaccbcDC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT) acCAcCcBCCacccacCCcc

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCdABbababADBAbDCd

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,516 321,120 51 57 59 971 12783

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,66 4,69 3,47

Fen 20 10 5 8,33 42 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 58 19 51,67 57 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) ACBDADBCABBDaBDBaDAc

Cevap Anh. B ACBDADBCABBDCBDBCDAA

Sözel (TAR) dAdBDCAADC

Cevap Anh. B BACBDCAADC

Sözel (DİN) Cc AaBBADD

Cevap Anh. B CDCADBBADD

Sözel (İNG) aCADADCdDC

Cevap Anh. B BCADADCBDC

Sayısal (MAT) AdBa Ca cC  BA  D Cb

Cevap Anh. B ACBBCCBADCBDBABDDDCC

Sayısal (FEN) DCCaaBAdB  ddBCDD   

Cevap Anh. B DCCBDBACBDAAABCDDCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 1 0
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAĞLAK 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 303,855 321,120 102 111 117 2352 27408

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 4,66 4,69 3,47

Fen 20 12 8 9,33 47 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 49 35 37,33 41 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) AaCBDCdBDbDacBaCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCAaCDACbb

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CbcAaBDDBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCcb

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) d  acdbdDb aab B Aa 

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCCBCaAcDAadcAdCDAab

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURU ASİL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,474 321,120 78 86 89 1660 20086

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,66 4,69 3,47

Fen 20 9 11 5,33 27 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 53 30 43,00 48 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dBCBDCABDADBcBaCDBAc

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) dCdBCDbCDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CbcAaBDbBd

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BDCDADCCcA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT) CcdadBCC ad C C   B 

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) DCbaCaAcDcacdACaDbDd

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,220 321,120 38 43 45 764 10116

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 5 3,33 17 4,66 4,69 3,47

Fen 20 16 4 14,67 73 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 62 18 56,00 62 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) dBCcDCABDcDBDBCCDBAA

Cevap Anh. D ABCBDCABDADBDBCCDBAA

Sözel (TAR) BCABCDACDA

Cevap Anh. D BCABCDACDA

Sözel (DİN) CbcADBDaBA

Cevap Anh. D CCDADBDDBA

Sözel (İNG) BcdDADCCcA

Cevap Anh. D BDCDADCCBA

Sayısal (MAT)   da BaCDc    Ca A  

Cevap Anh. D CABBABCCDDBCCDCBDABD

Sayısal (FEN) aCCBCdABDAaBBdCCDADA

Cevap Anh. D DCCBCBABDADBBACCDADA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İ MEMİŞOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,693 321,120 23 26 26 469 6396

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 10 4 8,67 43 4,66 4,69 3,47

Fen 20 17 3 16,00 80 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 65 17 59,33 66 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) BACBDcDCBDBDbdCDcACB

Cevap Anh. C BACBDADCBDBDABCDAACB

Sözel (TAR) BABCCDCAaA

Cevap Anh. C BABCCDCADA

Sözel (DİN) DCbBDdDADB

Cevap Anh. C DCCBDADADB

Sözel (İNG) DdaB bC DC

Cevap Anh. C DACBDACBDC

Sayısal (MAT)  aCABb cC DBAD  aCD 

Cevap Anh. C BBCABCABCCDBADBDCCDD

Sayısal (FEN) BDBCCAaADCDCADBAADad

Cevap Anh. C BDBCCABADCDCADBAADCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ LGS KURUMSAL TG. KASIM 2025

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRAL KARALOĞLU 0 8-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,447 321,120 73 80 83 1632 19836

Katılımlar: 120 134 148 3993 46074

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,94 12,89 11,28

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,66 6,62 5,44

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,67 7,73 6,87

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,73 7,66 5,80

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,66 4,69 3,47

Fen 20 11 4 9,67 48 10,78 10,72 8,08

Toplam: 90 53 24 45,00 50 50,44 50,31 40,95

Sözel (TÜR) CBdDBDAbBCaBDBaCaDAc

Cevap Anh. A CBADBDAABCCBDBDCBDAA

Sözel (TAR) AdDCCBAACa

Cevap Anh. A ABDCCBAACD

Sözel (DİN) DaCDBAADBD

Cevap Anh. A DCCDBAADBD

Sözel (İNG) CdaADAcDbC

Cevap Anh. A CBDADABDCC

Sayısal (MAT) caA bc    bcDB   DaC

Cevap Anh. A BBACCBCDABCBDBDADDCC

Sayısal (FEN) A aCCAdDC ADCaAd A  

Cevap Anh. A ABDCCABDCBADCDABBADC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 2 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
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