
SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA      ŞEN 0 12-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,776 203,070 1 54 54 323 386

SAY 321,545 259,370 1 65 65 153 183

EA 247,649 219,140 1 44 44 140 180

Katılımlar: 1 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,25 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 2,75 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 4,00 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 8,75 3,43 4,59

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 14,00 12,56 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 7 18,25 46 18,25 15,82 11,05

Fizik 14 9 4 8,00 57 8,00 3,97 2,86

Kimya 13 11 0 11,00 85 11,00 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 8,00 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 27,00 14,51 10,72

Toplam: 280 119 42 108,40 39 108,40 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBdee     A    b   D  E         bD BE A

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBE A  EECA eEB A D a aCCe  B c EB CdaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DaEDaBcbA CDECBCAD AB CEDDBBDcCCaDECdBeB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,946 203,070 48 48 48 275 317

SAY 351,525 259,370 24 24 24 73 93

EA 294,339 219,140 4 4 4 27 41

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 7 11,25 28 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 33 4 32,00 80 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 43 121,15 43 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CC bAe    D     c  aD BECe CdE c DDE    

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBEEAAbEECABDEB AeDAcDaCCDBEBAA EB CCCEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DecbaB A  bDECBCADEAB CbDDBdDeCCdDECCBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KEKLİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 298,800 259,370 93 94 94 210 255

EA 208,712 219,140 162 163 163 406 484

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 14 0 14,00 35 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 99 30 91,40 33 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAA  C  D         DC       C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB de CDA CbAB eCAD DDeECeBDDECCd B CB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 331,280 259,370 53 53 53 130 156

EA 224,697 219,140 114 115 115 280 337

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 9 19,75 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 39 103,15 37 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB Ec ABEdc a D ACBCc DCEa  Bc CEBcACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdABaCDA CdcBCBCADEbDBECcBDeECCCdBCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AFFAN     KUYUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,056 203,070 8 8 8 60 69

SAY 202,970 259,370 208 209 209 533 630

EA 221,854 219,140 128 129 129 310 371

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 10 13,50 34 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 17 5 15,75 39 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 6 3,50 9 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 98 43 87,15 31 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BcCC  Aa b       BcbccD BCb D cb CEDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2 eEDABEAcCbeECDBAbEDCAB                  

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E  B  d    eB       B            Cacc  d

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ADLIĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 247,135 259,370 155 156 156 369 434

EA 194,117 219,140 196 197 197 537 626

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 9 6,75 23 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 4 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 13 8,75 22 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 18 9,50 24 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 86 53 72,65 26 89,65 89,73 87,98

Matematik aB E   E  e   e bdb c BCCDdbBAdccB C C d

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri ceceaecAc dD bBdAD  B bdcbcBD CCeDd CB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BAĞCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 241,105 259,370 164 165 165 397 464

EA 183,692 219,140 215 216 216 615 712

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 0 5,00 13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 79 29 71,65 26 89,65 89,73 87,98

Matematik E D                 B            C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB  aBC A C  a   bD  a     D dCCC  CdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     BERTAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,829 203,070 232 233 233 689 795

SAY 306,220 259,370 79 80 80 188 228

EA 224,002 219,140 117 118 118 287 347

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 2 19,50 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 104 39 94,15 34 89,65 89,73 87,98

Sosyal-2             b                           

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E DB EAAA E     D e BCB DdE  D A C B  CC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri ceDBEAaBeDA C cBbBCdbEcDBECddDDceCCeBCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 391,440 259,370 5 5 5 28 41

EA 263,617 219,140 20 20 20 81 106

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 35 5 33,75 84 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 30 124,40 44 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAABECBEDEDdACBCBDDCEBADBAaCEBdACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdAaBCDAACEABCBCADEDDBECeBDDECCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 334,705 259,370 44 44 44 116 141

EA 236,512 219,140 75 76 76 197 244

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 4 24,00 60 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 34 104,40 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA E CcB    ACD  DBCCD  BecDEBDCCaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DccDaBEAA  DECBCAD Aa CEDDBBDdCCCDECdBce

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     PAKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,246 203,070 9 9 9 68 77

SAY 214,955 259,370 191 192 192 487 572

EA 215,259 219,140 147 148 148 363 432

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 5 -0,25 -1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 13 7,75 19 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 23 11 20,25 51 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 5 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 103 51 90,15 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BdCCeBde   a      b e D ab eac E  EDbABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2    ABdeaa  ECDaADEaCAeCABDeEdEAbB DCECBd

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik EE B EAAc  C        a   D   e    Cac    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     SARI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,504 203,070 37 37 37 208 236

SAY 192,395 259,370 228 229 229 599 702

EA 215,597 219,140 146 147 147 362 431

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 77 32 68,90 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BdCCaBAe A C    c b   ce dCdD EE C DCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik                     c                   

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET     ŞEKER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,289 203,070 53 53 53 311 365

SAY 214,250 259,370 195 196 196 492 577

EA 220,352 219,140 130 131 131 323 387

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 9,50 24 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 6 7,50 19 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 81 38 71,40 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCcEceaB   b            ddeCEEa   DcBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBE AA b Cc   B       B  c     bbc C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENESAKKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 401,940 259,370 1 1 1 17 28

EA 267,092 219,140 18 18 18 75 98

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 36 4 35,00 88 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 135 27 128,15 46 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAABECcEDEDAACBCBDDCEBcaBAeCEBEACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDbBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ       ÖZPEHLİVAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 273,870 259,370 125 126 126 281 336

EA 198,287 219,140 186 187 187 500 583

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 7 10,25 26 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 92 36 82,90 30 89,65 89,73 87,98

Matematik DBd AA E bcB    d     aCbD  B    BaC   A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcD eE A  D CBCd   B C bDe DaeC DECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARMANC GÜNEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 299,340 259,370 92 93 93 208 253

EA 222,612 219,140 124 125 125 303 364

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 4 19,00 48 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 33 91,65 33 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EA A cCB D D   aC  DC a DBA CaBE  C

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cebB   B DA C A  BCAD D B CBBDeECCd Bdd 

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 319,845 259,370 68 69 69 160 192

EA 227,477 219,140 100 101 101 253 308

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 5 20,75 52 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 108 36 98,90 35 89,65 89,73 87,98

Matematik DB EA  EECABD e eCD   aCCDd B  DEB CCdE 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBe  A dD dBCADcAB CcDDBdDBeCCDECCecB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FURKAN ÇAĞLIER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 301,860 259,370 87 88 88 198 243

EA 222,612 219,140 124 125 125 303 364

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 4 19,00 48 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 101 33 92,65 33 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EAAA EC    DAA BCc DC    ec CEB  Ca

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBd  B  A Cc B BdAD DDB C BD ECCe eeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN DOKUZLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 270,385 259,370 128 129 129 289 346

EA 205,932 219,140 170 171 171 435 513

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 8 13,00 33 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 1 4,75 37 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 3 15,25 38 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 91 33 82,65 30 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDc EA c E c D D A B   a  Bc Be CEB d a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EeDBdABB DAAC  B BdAD     C  D          

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA      DALDAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 357,820 259,370 19 19 19 61 79

EA 253,192 219,140 36 36 36 119 153

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 31 4 30,00 75 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 121 34 112,40 40 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAAeECcE  DAA BCBeDCEB DBADCEBcACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBdAaB DAeCEcB BCADEDDBECeBDeECCCABCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARGEŞ     ÖZDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 168,080 259,370 233 234 234 714 828

EA 155,892 219,140 233 234 234 732 844

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 4 26 -2,50 -8 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 4 36 -5,00 -13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 10 -1,50 -12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 4 32 -4,00 -10 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 68 90 45,40 16 89,65 89,73 87,98

Matematik dbDeaadeecabdEbEacddBdaccdbebaadebdcccea

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri bbDdbbda aedbcdcad Aaccedd Baeccdddedb B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 3 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI      PULGU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 336,190 259,370 41 41 41 109 133

EA 230,952 219,140 90 91 91 233 284

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 4 22,00 55 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 4 28,00 70 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 112 30 104,40 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA E CA cEB A D ce C a  B  DEBDCCCEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEe B  A  DcCBCeD ABCCEDDBdD CCCDECCBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR  OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 320,365 259,370 67 68 68 159 190

EA 224,002 219,140 117 118 118 287 347

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 10 19,50 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 0 8,00 57 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 3 25,25 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 108 35 99,15 35 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AADEECAdDcc ACDbBDaCdeaEB  a B CCa  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBED B  A  D CBCAc AB C  DeBDaCCCDECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 2 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA DENİZ İLHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,846 203,070 25 25 25 138 156

SAY 200,150 259,370 213 214 214 550 649

EA 200,092 219,140 183 184 184 483 566

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 0 4,00 67 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 2 7,50 19 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 13 6 11,50 29 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 2 2,50 6 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 84 32 75,90 27 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BECC   D                          cDdA E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2      be    ECD ADEe cBC Bc E       C CBb

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik        A                 C       C c b  

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK    ERKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 247,495 259,370 154 155 155 368 432

EA 208,712 219,140 162 163 163 406 484

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 4 14,00 35 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 1 0,75 6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 83 37 73,65 26 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEA  E  cBD c ACD   BC       e B C a  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bBEDae    a   Bd            cdeCeDdC B c

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      BEŞİNCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 343,690 259,370 28 28 28 86 107

EA 246,937 219,140 44 45 45 146 187

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 5 27,75 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 27 4 26,00 65 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 31 108,15 39 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEECAe EB ACDA DBCCDB BAd EBaC acA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBBEAA bD CBCAD  B CEDDBdDaCC   eCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE      ÇAĞLAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 361,035 259,370 17 17 17 59 77

EA 249,022 219,140 40 40 40 133 169

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 2 28,50 71 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 3 30,25 76 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 120 27 113,15 40 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB E  ABECa DEDAAC CB DCEB DBADCE E Ca

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB   BCcAAC ABCBCAc  DBECBBDDECCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR   İRKİLMEZ 74 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 336,795 259,370 40 40 40 108 132

EA 237,207 219,140 74 75 75 196 242

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 7 24,25 61 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 115 39 105,15 38 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAABECB   Ddc aCBDDCcB DBe C BEbCa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdbdBCDA CdABCBCADEDDBdCcBDDdCCebBbCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BİLLUR SAYIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 284,165 259,370 114 115 115 256 311

EA 218,442 219,140 137 138 138 336 404

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 2 17,50 44 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 0 3,00 21 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 15 3 14,25 36 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 93 27 86,15 31 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EE A D   ACD c aC    B   EB C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri    D       D CBC   Ae    D BDaCC D  CBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU     YAPICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 213,280 259,370 198 199 199 497 582

EA 172,572 219,140 228 229 229 689 796

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 4 1,00 3 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 69 30 61,40 22 89,65 89,73 87,98

Matematik   D     b      b    e   Dd              

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri ED a   cab  C              B D  C    C  

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN     AKDUĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 210,420 259,370 200 201 201 504 591

EA 173,267 219,140 227 228 228 686 793

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 3 1,25 3 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 70 39 60,15 21 89,65 89,73 87,98

Matematik be  bA                B                 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  Bbce de  Ca bdd e    C  b a  CCeD aC  B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,774 203,070 35 35 35 205 233

SAY 209,315 259,370 201 202 202 507 594

EA 232,567 219,140 85 86 86 222 270

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 1 5,75 14 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 84 36 74,90 27 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 dEeC  eeDA d  C   bDBEb BCCA ecE C D A E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E DaDE A            B                   

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri                                deCe e   

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİS     DURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 236,015 259,370 168 169 169 412 481

EA 182,997 219,140 216 217 217 621 718

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 5 4,75 12 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 78 35 69,15 25 89,65 89,73 87,98

Matematik DcE  A   bbB    e D   d            C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBde B  c    bBe D  d      dD CCdDE  B B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİSU   AZAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,306 203,070 40 40 40 231 261

SAY 200,150 259,370 213 214 214 550 649

EA 219,924 219,140 131 132 132 324 388

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 14 2,50 6 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 84 53 70,65 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCcEeeCBdabA c   eb cAcbCdaCEEabCeDEBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DcEbbA   ecd  e A     B         dceCaecb

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
HALK EDEBİYATI 2 0 2 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERA T    TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 214,955 259,370 191 192 192 487 572

EA 191,337 219,140 203 204 204 563 653

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 1 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 68 23 62,15 22 89,65 89,73 87,98

Matematik bBEE   E C              CD         C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT     EKMEKÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 235,920 259,370 170 171 171 414 483

EA 198,982 219,140 184 185 185 493 576

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 2 10,50 26 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 78 33 69,65 25 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAAcE C B          e          B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri be D B      cCBdc cccC          eD C    

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL     GENÇYİĞİT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,716 203,070 60 61 61 384 465

SAY 320,620 259,370 66 67 67 157 187

EA 239,672 219,140 60 61 61 174 219

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 6 19,50 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 4 25,00 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 112 32 103,90 37 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1                  B    D        E     AB 

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E DB EAAAd    DEDb CaCBDaC  e BA CEBE  a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  DcB A e DA C A bBCAD DDBEC BDDECCC BCeB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE     SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,949 203,070 11 11 11 71 80

SAY 221,855 259,370 181 182 182 460 539

EA 219,239 219,140 134 135 135 330 395

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 11 5,25 13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 108 61 92,65 33 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CC bce B Ca   ecb dBD  bC dCEEbcC D  E A

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2     DCbedA D dCdeC D A  CED  CEcDCCDB Eb

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik D E A  d  c D B d cc  B  ba c e  B C  bd

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri    D B  A  e bB    ddd    aB   C    aB e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA      TANER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 302,225 259,370 86 87 87 197 241

EA 238,597 219,140 66 67 67 183 228

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 5 24,75 62 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 17 13,75 34 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 104 44 92,90 33 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBcEAAABaCB  ED A BC DD E  DB aCEBEebC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDeBdbaedDA C baCBCADEeDBbCBd edCCb B da

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT     AYKANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 213,390 259,370 197 198 198 496 581

EA 162,147 219,140 231 232 232 719 829

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 1 11 -1,75 -6 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 15 -2,75 -7 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 18 9,50 24 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 75 55 61,15 22 89,65 89,73 87,98

Matematik  B   e c e  a e d  d b a b d  d b e   d 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri eBacaadAA aDca C D  d ecDb dDaCC eECdBbB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 2 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK     ULUTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 336,075 259,370 42 42 42 110 135

EA 248,327 219,140 42 42 42 135 172

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 30 7 28,25 71 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 42 105,40 38 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEbA EECbdDEBEACDABDBCCe EBAADEBaCba A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBBdcA dDECBCADEABCCdebBdDaCeCDbCdBbe

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAY     ÜNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 241,120 259,370 163 164 164 396 463

EA 189,252 219,140 207 208 208 574 667

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 6 0 6,00 20 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 7 0 7,00 18 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 78 27 71,15 25 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE  A E   B                     B      

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  B   d     D CBC      d  b  D CCa Eb B B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN     ÖZBABACAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 256,625 259,370 147 148 148 340 402

EA 201,067 219,140 181 182 182 475 557

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 3 11,25 28 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 85 34 76,40 27 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEE A E   c  c A     BCCb       B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri cBdDa     bD bBCA        a dD CC DdbCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA     TAHİNCİOĞL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 260,650 259,370 142 143 143 326 387

EA 205,237 219,140 171 172 172 440 518

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 14 5 12,75 32 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 86 32 77,90 28 89,65 89,73 87,98

Matematik cBEEAA E  A D       B a Ce  e  DEBcC    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  B    d b    CBC      C DD   aeCC dC B B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 338,135 259,370 36 36 36 103 127

EA 235,817 219,140 78 79 79 203 251

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 5 23,75 59 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 34 105,40 38 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EA ABEC  DcD  C CB DCEB DBAabE dAaC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBde B DA CEAB BCADEDDBECcBDDEeCCcBdCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER     YÜZŞEVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,619 203,070 27 27 27 146 166

SAY 239,630 259,370 166 167 167 402 471

EA 274,707 219,140 12 12 12 60 81

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 6 16,50 41 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 100 41 89,65 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 acbCdBbbaAcCBD A   cBED BCCeacEEDbEDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E D  EAA Bb     D ACBCBee  adDBA CEB   a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU     NOZOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,171 203,070 46 46 46 267 305

SAY 246,680 259,370 156 157 157 373 438

EA 259,452 219,140 29 29 29 100 128

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 5 11 2,25 13 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 21 11,75 29 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 4 19,00 48 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 97 47 85,15 30 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BcbCeBdeaAaCeDeb BbedbD eCdeDedEDeEDdABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik dEDB EAAAB aB D DAA aCBD C       CaB A  

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM       ÇAPUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 339,085 259,370 35 35 35 101 125

EA 246,937 219,140 44 45 45 146 187

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 5 27,75 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 32 105,90 38 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EEeABD cEACDbce CCDBEBA  EB CCCEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcD BdAA bD CBCAD AB CdD B DaCCC EC B B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE     AYDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,176 203,070 18 18 18 97 111

SAY 226,235 259,370 179 180 180 447 524

EA 279,702 219,140 10 10 10 53 73

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 6 24,50 61 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 1 11,75 29 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 98 29 90,65 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBbADCB CDA dBDc  BD eECe CEEDcC D BECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DcE AA E C B             D  BA   B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE VARDARLI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,354 203,070 56 57 57 329 395

SAY 201,560 259,370 209 210 210 536 633

EA 203,799 219,140 175 176 176 450 528

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 4 5,00 28 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 4 4 3,00 8 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 75 37 65,65 23 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 eCBEbbCB CDb c bb   D  Eae     e  D  c A

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik c EdA      d        a B            C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZMERT ÖSKEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 280,785 259,370 118 119 119 266 321

EA 194,812 219,140 194 195 195 532 619

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 8 9,00 23 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 95 39 85,15 30 89,65 89,73 87,98

Matematik DcEEAAc dC BDc  A Dec    b       c C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcD BEbcAbD  BC DE B CEDbBdbdCCCDdCCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,949 203,070 6 6 6 44 50

SAY 199,445 259,370 216 217 217 555 655

EA 210,664 219,140 159 160 160 396 473

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 20 11,00 28 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 24 12 21,00 53 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 3 2,25 6 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 103 57 88,65 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 aCcE eba CaAad DabbBDceECeBCbE beecEBEeA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 AB EeCce AcD ECEebdD cABCEDBAbEcDCCDaeEC

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik  cE AA  a  e                            

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     AYAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 274,015 259,370 124 125 125 280 335

EA 211,492 219,140 156 157 157 387 462

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 0 15,00 38 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 90 30 82,40 29 89,65 89,73 87,98

Matematik DB  A  E CA       D     CD     DEB CC  A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri Dece c  c  D Ce  D  B    DB DaCCCDEC B e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     KA* M 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 254,850 259,370 148 149 149 345 407

EA 194,117 219,140 196 197 197 537 626

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 9 8,75 22 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 87 41 76,65 27 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EAAdc ac c D A B ae   d     C B   e

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdbBBbD  C cB dC D  a dbd  eE C  BC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN     ÖNGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 333,905 259,370 45 45 45 119 144

EA 248,327 219,140 42 42 42 135 172

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 30 7 28,25 71 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 115 43 104,15 37 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAABEC cDEDAAbBCBDDCE eaBAaCEBE Cb

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdAacdeAACcAaCBCADEeaBEC BDDdCCdABeda

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA     BALC 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 261,070 259,370 141 142 142 325 386

EA 202,457 219,140 180 181 181 465 544

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 1 11,75 29 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 13 4 12,00 30 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 85 27 78,15 28 89,65 89,73 87,98

Matematik  BE AA   b        D    C D  B    B CC E 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri D  D e        BC D  B CE DB  dCC Dcd    

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN       YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,694 203,070 3 3 3 17 20

SAY 195,920 259,370 223 224 224 579 681

EA 226,827 219,140 103 104 104 257 312

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 24 3 23,25 58 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 0 1,00 3 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 106 40 95,90 34 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCdEcebBcCDAebBDbcaBD BECeB  EeeCbDc ECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2  B E C e ABDBECEDeA BA B E BA E  CCDBe C

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik   E                                     

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN    ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 285,445 259,370 113 114 114 254 309

EA 209,407 219,140 161 162 162 404 482

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 7 14,25 36 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 97 41 86,65 31 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA b CAc EB   D   Bd    Bb abB Ca EA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri eBEeec  A  D CBCAe AB CbDDadDcCCaedCCBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA     DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 278,920 259,370 119 120 120 270 325

EA 213,577 219,140 151 152 152 372 446

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 17 5 15,75 39 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 95 40 84,90 30 89,65 89,73 87,98

Matematik DaE AA E aAB    eCD  DBC D EB    B Caa  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri cBEDdBdA  bD CcdAD AB dd Dac cCCeDaC B B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR     SEZGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,764 203,070 45 45 45 263 299

SAY 204,045 259,370 206 207 207 526 621

EA 188,157 219,140 209 210 210 582 676

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 6 6,50 16 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 6 1 5,75 52 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 6 2 5,50 14 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 81 43 70,15 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 acCC  e       d   b  E   C     E  Ea A E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2      d      CD ADED e                   

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik   ce                              a     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cebB b e Db C     b        a  Dd C  B Ca

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ     MERCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,261 203,070 50 50 50 284 331

SAY 192,395 259,370 228 229 229 599 702

EA 202,929 219,140 179 180 180 462 541

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 73 32 64,90 23 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 cECCe ee A a b   B  B    a  D EE  EDdcBE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik   b                                     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,181 203,070 33 33 33 194 219

SAY 240,705 259,370 165 166 166 399 466

EA 214,772 219,140 149 150 150 365 436

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 0 4,00 67 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 0 10,00 25 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 7 4 6,00 15 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 0 5,00 13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 1 2,75 21 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 95 32 86,90 31 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BECC                 ED            D ABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2  be        ECD A E b            c   E B 

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik   DB  A  B                       C      

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  e   A B    C     C D D   bd cDECCd BeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN     ŞENDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 288,035 259,370 109 110 110 240 292

EA 218,442 219,140 137 138 138 336 404

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 19 6 17,50 44 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 98 40 87,90 31 89,65 89,73 87,98

Matematik E  B EAAAB  c   D AeaC  DCE   BA CEBaebC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDB e e eA C ba BdAedDDB C dDeEeCd BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,199 203,070 61 62 62 394 477

SAY 226,470 259,370 178 179 179 445 522

EA 190,397 219,140 206 207 207 569 659

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 4 2 3,50 9 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 7 4 6,00 15 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 81 39 71,15 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 dEbC   e                                

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2                                   DCEbBe

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E DB  AA            a   eCd   e    B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  DeB      b C    B    DDd Ca  ed Ca  b  

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 2 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY     BAŞARICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 224,885 259,370 180 181 181 454 532

EA 192,727 219,140 199 200 200 551 640

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 10 7 8,25 21 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 74 32 65,90 24 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEdAAeEaCcBD   Ab b    a               

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bBaDe        C     A                    

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU      KOÇAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 272,980 259,370 126 127 127 282 338

EA 228,867 219,140 94 95 95 240 294

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 7 21,25 53 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 93 41 82,65 30 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EECAcD B A D c BCCDe B  DEBaC abe

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri D Ee  ddA aD edd D      a   DabC DE da B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN   ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,969 203,070 19 19 19 111 125

SAY 391,165 259,370 7 7 7 30 43

EA 291,449 219,140 6 6 6 31 46

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 2 5,50 14 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 6 0 6,00 55 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 18 3 17,25 43 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 38 2 37,50 94 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 156 35 147,15 53 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1                          C  D cE   DCb E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2  ED  EABC   CD ADcDe  C B      bB D ECB 

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik EEDBeEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBAaCEBEACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDeBbABBCDAcCEABCBCADEDDBECeBDDEaCCcBCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK     ÖZHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 303,030 259,370 85 86 86 195 238

EA 219,137 219,140 135 136 136 331 397

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 1 17,75 44 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 22 4 21,00 53 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 27 93,15 33 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EAAA  C       C Cc D  BADB  CEB    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDD E  e DA C AB BCAD e d C BDeECC   CCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      TAŞOLUK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 306,305 259,370 78 79 79 187 227

EA 217,747 219,140 141 142 142 342 410

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 3 17,25 43 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 7 22,25 56 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 102 32 93,90 34 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E  A D   e D  DaCCD  B  D B Ca   

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcDdB A  e  CBCAD bB CEeDcBD eCCDECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU      UYGAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,466 203,070 39 39 39 216 244

SAY 257,390 259,370 145 146 146 334 396

EA 222,794 219,140 123 124 124 301 362

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 5 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 0 7,00 54 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 6 14,50 36 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 101 39 91,15 33 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CC c               dD  EC    bD  DD BEdA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 A  bD   E  D     b                    E 

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik  BE A  E    c    e    aC    Be   BeC   A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  B c  d c  D CBCAD    C DD   aCCCeEeC  B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR     SERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 249,915 259,370 150 151 151 361 424

EA 192,727 219,140 199 200 200 551 640

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 3 8,25 21 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 83 34 74,40 27 89,65 89,73 87,98

Matematik EcDB E A B      D Ad  c          C      

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDe   B cA a  B Bd     d  c DDdCCa BCbB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       BEYHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 294,286 203,070 4 4 4 20 23

SAY 203,675 259,370 207 208 208 528 624

EA 231,384 219,140 89 90 90 231 281

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 25 8 23,00 58 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 4 1 3,75 9 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 108 42 97,40 35 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBEcee  CDA  cb  dBD BECe CEE c ebcBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 ABdd CDAEA DabCE bbDBdABCE BACEB  CeB EC

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik  BE  A                   e       B      

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE       KIRKGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 219,230 259,370 184 185 185 471 551

EA 174,657 219,140 224 225 225 674 779

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 1 1,75 4 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 71 31 63,15 23 89,65 89,73 87,98

Matematik     A         e       B                 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri    D         bc    b  dE    cBCCCDEadB e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 326,325 259,370 60 60 60 144 171

EA 235,122 219,140 80 81 81 208 256

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 6 23,50 59 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 36 100,90 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAAB ee aED ACaCBDDC  A e  CEBcAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EeDBdAde Db C AB BCAD  DBEbeBDDECCd BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TÜRKANHÜSMEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 219,655 259,370 183 184 184 470 550

EA 182,302 219,140 217 218 218 624 721

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 2 4,50 11 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 71 30 63,40 23 89,65 89,73 87,98

Matematik  BE AA                a          a C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri              b C    c C   e   dCCDdC   e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM      EKİCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 264,525 259,370 136 137 137 313 374

EA 198,287 219,140 186 187 187 500 583

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 3 10,25 26 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 6 14,50 36 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 87 31 79,15 28 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEE A E bbB    A D   dC           C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBc        D bBCAb  B C  bB D CCCDEd a B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN     ERSUZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 289,880 259,370 107 108 108 237 285

EA 221,222 219,140 129 130 130 315 377

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 19 2 18,50 46 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 0 6,00 46 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 3 15,25 38 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 95 27 88,15 31 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E aA D a A D    CCD  B  DEB C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bB D B        BCA     C DD  e  CdDECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR PARLAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 360,765 259,370 18 18 18 60 78

EA 243,462 219,140 54 55 55 160 204

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 6 26,50 66 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 122 33 113,65 41 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBcEAAA EecED DAACaCB DCE e BADCEBcAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdeBBCDAAC ABCBCADEDDBECcBDDECCCcBdCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE       ACAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 357,565 259,370 21 21 21 63 81

EA 241,377 219,140 56 57 57 166 211

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 27 5 25,75 64 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 120 31 112,15 40 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABEC  aEDeb  CB DCEB  BAeCEBcACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBE de DA CEABCBCADEDDBECBBDDECCaABeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DEMİR CİNGÖZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 285,820 259,370 112 113 113 251 305

EA 226,087 219,140 107 108 108 264 320

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 7 20,25 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 99 48 86,90 31 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AADEECc  cB ACD B abCD   A DEBaCbd A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bBaeaeEbA  abCBCAD ABCdaDaaBc eCaDdedBAe

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEKAN    DURMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 305,655 259,370 81 82 82 190 230

EA 221,917 219,140 126 127 127 308 369

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 9 18,75 47 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 105 44 93,90 34 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E dABD a A D c aCCac BbeDEBDC d A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBce eddA CDECddADEABCCEaaedD aCCDECdBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 392,135 259,370 4 4 4 27 40

EA 270,567 219,140 15 15 15 67 89

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 37 3 36,25 91 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 29 124,65 45 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAABECcEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBcACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBdABBCDA CEABCBCADEDDBECcBDDECCbABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN SU   URKUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 332,370 259,370 49 49 49 124 149

EA 228,867 219,140 94 95 95 240 294

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 3 21,25 53 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 1 6,75 48 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 2 27,50 69 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 27 103,15 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E CA DE  e D B BCCe EBA  EB Ca   

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBdD B  A  D CBCeDEAB CEDDB D CCC ECCBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       ALTAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 299,490 259,370 91 92 92 206 251

EA 226,087 219,140 107 108 108 264 320

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 3 20,25 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 19 7 17,25 43 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 32 91,90 33 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E  AB EB   DABDaCC   B   EB Caa  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  e D B  A Ce CBCAD  B CEeDBdD eCe  CCa B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA       TORAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,014 203,070 41 41 41 232 262

SAY 269,240 259,370 129 130 130 290 348

EA 287,742 219,140 8 8 8 40 56

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 4 27,00 68 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 105 39 95,15 34 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBbAbbd       bce BD BECedCaE beaDEBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBEEAA EaCABD B ACDABDBCCDcEBAd EB C b  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      ADIGÜZEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 265,680 259,370 134 135 135 307 368

EA 196,897 219,140 189 190 190 510 596

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 10 1 9,75 24 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 3 15,25 38 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 86 26 79,40 28 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEA  E           A        B  e B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri beED B        BC      C  D  D CCCDEeCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      MEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 307,495 259,370 76 77 77 183 223

EA 223,307 219,140 122 123 123 295 355

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 3 19,25 48 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 103 34 94,40 34 89,65 89,73 87,98

Matematik EbDB EAAAe CB D    eBC  DCE   BA CEB    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri dDD db B DA C Ad BdAc aDBEC BcDECCdABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF      ÖZTUNÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,904 203,070 26 26 26 144 164

SAY 193,805 259,370 226 227 227 593 696

EA 229,867 219,140 91 92 92 235 287

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 3 0,25 1 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 83 38 73,40 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCeEbDeBcC ACdBDbcE DABECddC ED C acBEed

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik  B                               c b  d 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖVGÜ AMAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 274,755 259,370 123 124 124 278 333

EA 196,202 219,140 191 192 192 518 604

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 10 2 9,50 24 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 7 19,25 48 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 91 31 83,15 30 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB  AA   C  D  c            Bb C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri dDDeE   CD  C AB BCAD aD EC aDDE Ca BeaB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR   GÖNÜLLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,786 203,070 17 17 17 93 106

SAY 205,790 259,370 204 205 205 518 608

EA 233,479 219,140 82 83 83 215 263

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 7 4 6,00 33 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 10 4 9,00 23 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 2 4,50 11 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 94 39 84,15 30 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCcccaaB CbA c    EcD BEC eCEED ee EBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 A     a EA Dc  EDedDB               B E 

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik   E Ad     e          BC           C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN   AYDIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,819 203,070 63 64 64 430 518

SAY 195,920 259,370 223 224 224 579 681

EA 169,432 219,140 229 230 230 699 809

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 4 -1,00 -3 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 0 1,00 3 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 66 31 58,15 21 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 ac e   e                                

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2       Ac   bCD ADdb c                   

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik             B                           

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      ÇEVİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 363,675 259,370 15 15 15 55 71

EA 260,142 219,140 27 27 27 97 125

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 34 6 32,50 81 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 124 37 114,65 41 89,65 89,73 87,98

Matematik aBEEAAeEECABDEBbACDABDBCCDdEBcAbEBDCCCEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDcBEdAeeDECBCADdbB CEDDBBDeCCCDECdBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      GÜRLER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 367,970 259,370 11 11 11 46 60

EA 263,617 219,140 20 20 20 81 106

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 1 24,75 83 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 34 1 33,75 84 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 123 29 115,65 41 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEECABDEc ACDABDBCCD  B ADEB CCCEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri D cDaBEdA  D CBCADdbBCCEDDBBDeCCCDECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE      NAS 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,531 203,070 58 59 59 353 422

SAY 286,120 259,370 110 111 111 248 302

EA 206,627 219,140 169 170 170 430 508

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 7 2 6,50 16 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 12 1 11,75 39 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 14 3 13,25 33 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 102 35 93,15 33 89,65 89,73 87,98

Sosyal-2 a DABEABCb                              

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E D  EAAAB  e   D   BC  DC     c C a   C

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri ceDBdAaBb   C  B BCAD  b  CeBDDdCCC BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,511 203,070 36 36 36 207 235

SAY 201,560 259,370 209 210 210 536 633

EA 224,654 219,140 115 116 116 282 339

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 17 14,75 37 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 0 3,00 8 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 82 39 72,15 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 bCdcAeaBcCDA cBD cE c eECecCcEDbeDDcaECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBE                                     

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      *Ç AK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,446 203,070 29 29 29 174 196

SAY 248,725 259,370 153 154 154 365 429

EA 208,132 219,140 166 167 167 413 491

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 3 2,25 6 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 16 7 14,25 36 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 12 3 11,25 28 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 103 52 89,90 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1  ceC  Ae A                              

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2  d    AaCee C    EbaA CABD E E    DCECBe

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E   e bAABE     D A BC  bC       C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri da ddb ebDb CbAB  eb  eae C cDDdCCe BC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      HAMSİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 393,895 259,370 2 2 2 25 38

EA 268,482 219,140 17 17 17 74 97

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 36 2 35,50 89 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 36 2 35,50 89 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 26 125,40 45 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABECBEDEDAACBCa DCEBADBADCEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDB dBBCDAACEABCBCADEDDBEC BDDECCCABaCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN      ŞERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 321,530 259,370 65 66 66 154 184

EA 235,122 219,140 80 81 81 208 256

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 24 2 23,50 59 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 6 21,50 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 107 30 99,40 36 89,65 89,73 87,98

Matematik E DBeEAAABEaB DED ACBC DDC    B  C B   C

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB e B D  C    BCAD bDB CdBDDECCdABCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERGÜN     BA*R 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,934 203,070 57 58 58 342 410

SAY 297,680 259,370 96 97 97 216 261

EA 237,427 219,140 73 74 74 194 240

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 7,25 18 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 8 16,00 40 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 47 98,15 35 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 dECC  be A            D  CCeDbaEe       

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E  B EAAAB C  c  bA Bd  cC adD A CEBdACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDb deBe DA CbAB BCADEDDBECedDeECCd  C B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 2 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞ AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 266,960 259,370 131 132 132 298 358

EA 208,712 219,140 162 163 163 406 484

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 4 14,00 35 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 89 35 80,15 29 89,65 89,73 87,98

Matematik  BE AA    A     A Dbc aC    B  DEB C aEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri    eB        C ddD ABCCEeDe  BCCde Cda B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT      YAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 232,200 259,370 174 175 175 426 498

EA 184,387 219,140 213 214 214 601 698

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 7 7 5,25 13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 3 0,25 2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 16 8,00 20 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 79 45 67,65 24 89,65 89,73 87,98

Matematik EaDcDd  c  C   c    B         B cCc     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri becdEdcBdDeb   cCce        dBDDECC eBCdd

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA     DALKIRAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,411 203,070 51 51 51 300 352

SAY 207,110 259,370 203 204 204 513 603

EA 186,262 219,140 210 211 211 591 688

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 4 2,00 5 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 77 33 68,65 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCadA                               B   

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2            D  C   A  A BC               

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik   E  A   a  c    d    B    c            

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri e    a     D a                 CdDd  B  

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA     İĞDELİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 250,955 259,370 149 150 150 359 422

EA 196,202 219,140 191 192 192 518 604

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 10 2 9,50 24 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 6 10,50 26 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 82 30 74,40 27 89,65 89,73 87,98

Matematik cBE AAD  Cc           B     BA     C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri      e     D C C   Aa C  b d  CCCedCCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM     HAMARAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 243,000 259,370 162 163 163 389 455

EA 195,507 219,140 193 194 194 526 612

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 10 3 9,25 23 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 80 30 72,40 26 89,65 89,73 87,98

Matematik D E A  E              aCCbd B   EB C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBaD    A a  CcbA     C DaB    C        

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA      TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,909 203,070 62 63 63 428 516

SAY 219,200 259,370 185 186 186 472 552

EA 194,412 219,140 195 196 196 534 623

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 1 5,75 14 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 76 38 66,40 24 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1  E C  Ae                                

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik d DB  A             B            C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  ecB   B eA bbcd        d  B  eceCd BeaB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL     ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 333,020 259,370 48 48 48 123 148

EA 241,377 219,140 56 57 57 166 211

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 0 20,00 67 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 1 25,75 64 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 112 33 103,65 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA EECA   B ACD B BCCD  BA  EB CCaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcDaBdeA dDECeCAD Ae CEDDBBDceCeDECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BESTE HAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 269,100 259,370 130 131 131 291 350

EA 212,187 219,140 153 154 154 382 456

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 11 15,25 38 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 94 51 81,15 29 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADE ec   B  CD BaaCeDd B  DbBaCbac 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri cBEDaadbA  caCed e c  CEDDBdDcCCCeEedBde

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SU  BERBER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 393,840 259,370 3 3 3 26 39

EA 270,567 219,140 15 15 15 67 89

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 37 3 36,25 91 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 133 29 125,65 45 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAAaEBDCCadA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBBdAAACDECBCADEABCCEDDBBDeCCCDdCCBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN     TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 327,940 259,370 57 57 57 138 165

EA 237,902 219,140 69 70 70 189 234

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 6 24,50 61 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 25 9 22,75 57 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 111 37 101,65 36 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEA  EE ABD e ACDAB BCCe EBA DEBaCbacA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcD ec A  D CBaAb ABCCEDDBBDceCCDECdaAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL      KÖSE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 235,950 259,370 169 170 170 413 482

EA 191,337 219,140 203 204 204 563 653

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 7 0 7,00 23 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 1 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 8 4 7,00 18 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 76 27 69,15 25 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EAAA                        C c    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri        B    d AB ed           DECC  Bd  

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL NAZ  KARIKSIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 367,695 259,370 12 12 12 47 63

EA 260,837 219,140 26 26 26 95 123

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 34 5 32,75 82 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 125 36 115,90 41 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAAeECBEDcDAACaCBDDCEB DBADCEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDeBcAdebDAACEABCBCADEDDBECadDeEdCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ      TAKAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 333,345 259,370 46 46 46 120 145

EA 236,512 219,140 75 76 76 197 244

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 8 24,00 60 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 41 103,65 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DaEEAA E CA DEaEeeDAaeBCCDBEBc DEBcCCC  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DdEDdBddAeCaECBCAeEABCCEbDBdDaCCCDdCCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH TAHADİZBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 215,290 259,370 189 190 190 483 568

EA 169,097 219,140 230 231 231 702 812

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 72 41 61,65 22 89,65 89,73 87,98

Matematik E c      e           b       c    a     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri beeBde ab   C  B  eec D    d DDdCCee CCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA İDİL KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 295,795 259,370 97 98 98 220 266

EA 215,662 219,140 145 146 146 360 429

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 18 6 16,50 41 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 38 90,40 32 89,65 89,73 87,98

Matematik DeEEA DE CABDEc   DeccdCCD  B    B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DcaD BdeA CDcCBe   AB Ca D BDcCCCeECCBbB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA     KARADAĞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 331,630 259,370 51 51 51 128 154

EA 239,292 219,140 61 62 62 176 221

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 27 8 25,00 63 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 38 103,40 37 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EbAA dCc DEDbA BCB DCEaADaAcCEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdABB  A  cABCBCAD DaBECB cedCCCbBCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    AKSAKAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 295,490 259,370 98 99 99 221 267

EA 228,867 219,140 94 95 95 240 294

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 3 21,25 53 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 99 32 90,90 32 89,65 89,73 87,98

Matematik DB EAA EECb D   ACDAB  CCe  B e  B CC EA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcD Bd A    CBCAD cB C DDB  d  eDd b  B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    BOZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 391,285 259,370 6 6 6 29 42

EA 263,617 219,140 20 20 20 81 106

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 35 5 33,75 84 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 13 0 13,00 93 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 37 2 36,50 91 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 29 124,65 45 89,65 89,73 87,98

Matematik dEDBeEAAABECBEDEDAACBCBDDCEdADBcDCEBEACd

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDB ABBCDAACEABCBCADEDDBECeBDDEeCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN    HIZAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 275,075 259,370 122 123 123 277 332

EA 207,322 219,140 168 169 169 423 501

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 6 13,50 34 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 93 43 82,15 29 89,65 89,73 87,98

Matematik DdE AA E C d Ea d D  DBCCD    d  B C b  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri becDacdeb  e eBC D bB CEDbBdDcCCCDECdB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇEN    SÜRMELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 211,210 259,370 199 200 200 502 589

EA 178,132 219,140 220 221 221 650 750

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 0 3,00 8 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 67 26 60,40 22 89,65 89,73 87,98

Matematik D E A                                   

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri     a        b           b    CC D d B  

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ     YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,276 203,070 49 49 49 283 330

SAY 271,010 259,370 127 128 128 287 344

EA 223,854 219,140 121 122 122 292 352

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 4,75 12 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 5 0,75 8 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 8 14,00 35 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 105 48 92,90 33 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CC  ce   C c       Bb   d  CE           

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2            D E            D         B EC

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik DBE  AcEECAB  c A D   aCC  E    EeaCb ce

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcDa EAb  D CBC b  c C e aBDaCCCbdCdBce

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA     KARAKAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 314,670 259,370 74 75 75 170 203

EA 218,442 219,140 137 138 138 336 404

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 6 14,50 48 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 10 17,50 44 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 107 39 97,15 35 89,65 89,73 87,98

Matematik eBE AAeEECA cEB A   cDaCCDd  A  aBaCbaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDaBd A eD CBCAD cB CEDDBdDBCCCedCCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN   ENDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 340,630 259,370 32 32 32 95 118

EA 239,292 219,140 61 62 62 176 221

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 4 27,00 68 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 30 106,40 38 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAA aCB D   A BCBDDC e DeA CEBE Ca

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdA e DA CEABCBCAD  D dC BDDECCC BeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNA GÜL HOT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,184 203,070 54 55 55 325 388

SAY 204,510 259,370 205 206 206 521 615

EA 180,602 219,140 219 220 220 635 735

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 6 1 5,75 14 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 1 4 0,00 0 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 6 0,50 1 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 76 36 66,90 24 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1  ECC                                    

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2            E D                    DC CBe

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik c b  bA                      ce  C e    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  e     d Dc      ee           D eC  eC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 1 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 268,906 203,070 7 7 7 51 57

SAY 214,955 259,370 191 192 192 487 572

EA 290,057 219,140 7 7 7 32 47

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 1 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 101 30 93,40 33 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 dECCCBAeDAdCBDCAEBEcBEDABCCADcEEcCEDdABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E DB EA ABEa                            

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YAZAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,829 203,070 232 233 233 689 795

SAY 246,095 259,370 158 159 159 377 442

EA 205,237 219,140 171 172 172 440 518

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 9 12,75 32 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 86 51 73,15 26 89,65 89,73 87,98

Sosyal-2                e                        

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E DB EAA e  B cED A BdB  b    BcaCaB  aa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDedAaBb b CcAd BCb   be   daDdeCC edba

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 2 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM   YURTSEVER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 367,660 259,370 13 13 13 48 64

EA 260,142 219,140 27 27 27 97 125

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 33 2 32,50 81 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 0 11,00 79 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 30 2 29,50 74 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 123 26 116,40 42 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABECc D DAACBCBDDCEBcDBA CEBEAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDB ABB DA CEAB BCADEDDdEC  D EeC ABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİ L     ÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,411 203,070 65 66 66 508 605

SAY 190,445 259,370 231 232 232 611 714

EA 160,589 219,140 232 233 233 725 836

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 15 -0,75 -4 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 33 -1,25 -3 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 6 14 2,50 6 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 4 17 -0,25 -1 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 7 -1,75 -18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 4 24 -2,00 -5 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 10 1,50 11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 82 108 54,90 20 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 adCbacbeedcbcDCAacdecaaedbaAcbEcDabeecdb

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2 dcebacbaCeecaDBbDEaC                    

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik EcbeDbAd dcacbcEecdae c       acbe ad  e

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 0 2 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL      ÇİL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 324,755 259,370 61 61 61 145 173

EA 212,187 219,140 153 154 154 382 456

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 3 15,25 38 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 32 3 31,25 78 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 108 28 100,90 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAA aC         C  e  BA B  CE E e 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBEAaB DAAC AB BCAD DDeECe DDECCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN     AKTAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 265,930 259,370 133 134 134 303 364

EA 203,152 219,140 176 177 177 455 533

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 11 10,25 34 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 16 12,00 30 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 93 53 79,65 28 89,65 89,73 87,98

Matematik E DBcbAAdBaCB c DcA eCcDab dA d aCaBc Ca

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri beDBdbaeCab eEAB BCAD ebc C  DDceCe BC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 2 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA    AĞGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,511 203,070 42 42 42 237 268

SAY 201,560 259,370 209 210 210 536 633

EA 219,489 219,140 133 134 134 329 393

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 0 3,00 8 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 79 33 70,65 25 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBEAb BcaDA d bd E D  E e     eCbDEBEeb

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBE                                     

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK      SARIKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 340,470 259,370 33 33 33 96 119

EA 239,292 219,140 61 62 62 176 221

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 32 105,90 38 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E CABDEB    Ac BCCD  BA DaBDCCddA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bBcDBed A CD CBCAD AB CEDbBBDBCC DECdBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM      MENEKŞE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,154 203,070 47 47 47 274 314

SAY 221,300 259,370 182 183 183 462 541

EA 233,387 219,140 83 84 84 216 264

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 18 11,50 29 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 4 10,00 25 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 87 44 75,90 27 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BcCCaeee A CBD cb dcBdDc Cad bdEebEDCbBE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E aB EAAAdc     D AbB         B  C      

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM Ö *AN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 291,165 259,370 104 105 105 232 280

EA 226,087 219,140 107 108 108 264 320

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 3 20,25 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 1 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 97 30 89,40 32 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EECA D   ACD a aCCD  B   EB C a  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri D ED e  A  D CBCAb AB C eDB    Ca  C   e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ   YANAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 341,970 259,370 29 29 29 89 111

EA 231,647 219,140 86 87 87 226 276

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 8 17,00 57 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 11 22,25 56 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 37 106,65 38 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EcAcBa cEDEDAACaCcDaCEeA Bc CEBEAba

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDdcABBb A CEABCBCADE D ECBBDDECCC BCbB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU    GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 294,585 259,370 99 100 100 224 270

EA 240,682 219,140 58 59 59 171 216

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 27 6 25,50 64 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 40 89,90 32 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAbBbCB DED A BC  eCEB  BAbCEBEeeC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  D a  de eA b ABCBddc eDB C B ed C bBC  

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK     GÜLTEKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 264,060 259,370 138 139 139 315 376

EA 218,442 219,140 137 138 138 336 404

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 19 6 17,50 44 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 3 2 2,50 19 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 90 43 79,15 28 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB EbAAaECc D DAA aCa DC   DB aC B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri dDcedeaebDA a    B  D  bd Cc  DECCa  baB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK     ŞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 354,860 259,370 23 23 23 67 85

EA 255,972 219,140 32 32 32 110 143

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 32 4 31,00 78 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 0 12,00 92 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 120 34 111,40 40 89,65 89,73 87,98

Matematik EEeB EAAA ECBED DbACBCBDDCEBADBb CEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBd aebDA CEAB BCADEDDBEC dDDdeCCABCCa

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL CEM KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 294,585 259,370 99 100 100 224 270

EA 226,087 219,140 107 108 108 264 320

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 3 20,25 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 97 30 89,40 32 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E CABD   A DA eBCCD     DaBaC    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri   c  B        BC D  B C aaBdDaCCCD  CBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖZER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 266,390 259,370 132 133 133 302 362

EA 208,712 219,140 162 163 163 406 484

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 8 14,00 35 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 3 3,25 23 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 90 39 80,15 29 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAAeE   BD c dCDbceBC D  B    c C b  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBde e      ECB Ab AB      BD CCCededB e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 2 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      ERBAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 327,515 259,370 58 58 58 139 166

EA 240,682 219,140 58 59 59 171 216

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 2 25,50 64 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 34 101,40 36 89,65 89,73 87,98

Matematik E DBDEA A ECc D D ACBCa DCE   BA CEB ACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB baBeeA C AB BCAb aDBE cBDDEeCeABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN      TERZİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 294,320 259,370 101 102 102 226 272

EA 231,647 219,140 86 87 87 226 276

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 24 7 22,25 56 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 40 89,90 32 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EbAAdE c DED AC Cc eCEBA BA C BcACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBddBe c     BbeeA  b  d edD ECCC BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR     KARAKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 301,280 259,370 88 89 89 200 245

EA 226,782 219,140 104 105 105 258 313

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 2 20,50 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 101 34 92,40 33 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAA  C      A BC  DC  d BA CEBEA a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EebB c e DA C  B BeAD DDBEC  DDdCCCbaCda

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN     BAŞAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,981 203,070 55 56 56 327 390

SAY 337,220 259,370 39 39 39 106 130

EA 272,524 219,140 14 14 14 65 87

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 3 8,25 21 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 6 27,50 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 124 43 113,15 40 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 e         a         D   CA C EDc  D B C 

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBEEAA EECABD  EACDAceaCCeBEBAAb B CCaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEcBBdeA eeEbBCADcABCeEbD BDBCCaDdCCBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA     ÇORAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 340,695 259,370 31 31 31 94 117

EA 246,242 219,140 46 47 47 150 191

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 6 27,50 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 39 106,15 38 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EECABDEB ACDAcDaCCDdEBbd EB CCaE 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri bBdDdBdAA eeECBCAD ABCCbDDBcDceCCDECdBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL ÇEBİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 289,105 259,370 108 109 109 238 288

EA 224,002 219,140 117 118 118 287 347

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 6 19,50 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 98 38 88,40 32 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABECc D D e BC  DCE  aB  CaBd  a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBceaB D       BCAD ebc C dDDcCCa BCd 

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM     KARAKUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 257,480 259,370 144 145 145 333 395

EA 185,777 219,140 211 212 212 594 691

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 7 5 5,75 14 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 0 4,00 29 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 1 16,75 42 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 84 28 76,90 27 89,65 89,73 87,98

Matematik   aB  c  c    c D A B B e        C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  D       DA C    BCAD DDB C  DD CC  B  a

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMDENİZMUTLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 285,920 259,370 111 112 112 250 304

EA 214,967 219,140 148 149 149 364 435

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 17 3 16,25 41 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 97 40 86,90 31 89,65 89,73 87,98

Matematik E DB Ec  BEeB   D   cC DDC B  BA C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDbBdbceCeA ebbBCBCADE DcEC  DDdCCd dadB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ    *L AN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 337,450 259,370 38 38 38 105 129

EA 239,292 219,140 61 62 62 176 221

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 114 35 105,15 38 89,65 89,73 87,98

Matematik E DBDEA Ad Cc DEDAAC CcDeCEB  BA CEBE C 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBde e DA CEbBCBCADEacBECeBDeECCCAcCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA     UYSAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 335,815 259,370 43 43 43 112 137

EA 235,817 219,140 78 79 79 203 251

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 5 23,75 59 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 33 104,65 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA EECABDE  e D B aCCDBEBb DEBaCb E 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBED ed A  DECBCAD AB CEDDBBDeCCCeECdBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 348,430 259,370 26 26 26 79 99

EA 255,277 219,140 35 35 35 113 147

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 32 5 30,75 77 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 0 10,00 77 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 118 36 108,90 39 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAAeEEeABDEcEACDABDBCCDa B ADEB CCCEe

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDaeddb dDECBCAD AB CEDD BDcCCdDE dBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE    DEMİRE L 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 315,565 259,370 73 74 74 169 202

EA 244,852 219,140 52 53 53 157 199

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 4 27,00 68 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 0 4,00 31 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 17 3 16,25 41 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 105 29 97,65 35 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAc  CBED DAACBCBDeCEB DB aCEBE   

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBd B     Cc B BC D      e    CCC BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE    TÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 264,710 259,370 135 136 136 312 373

EA 197,592 219,140 188 189 189 504 590

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 4 10,00 25 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 1 5,75 44 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 5 14,75 37 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 87 31 79,15 28 89,65 89,73 87,98

Matematik  dDB E A BdC      A BC  D      c C c    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri aDD c  e    C  B BC b  D EC  DD dCC B CB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİVAN  YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,981 203,070 12 12 12 73 82

SAY 199,740 259,370 215 216 216 552 651

EA 204,687 219,140 174 175 175 445 523

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 7 0,25 1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 9,50 24 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 1 1,75 4 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 96 46 84,40 30 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BcbCe  e c C   bdBbe  a eCCeDcEE bED A E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2  bDb  cd   ECDdADEDCA C BDeEeEA c DC CB 

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E      A                           c    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri    B                          e         

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    FİDANCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,696 203,070 32 32 32 181 204

SAY 258,665 259,370 143 144 144 331 393

EA 283,417 219,140 9 9 9 48 64

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 10 15,50 39 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 19 0 19,00 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 24 3 23,25 58 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 103 35 94,15 34 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 aEC   A  A    adEBEDdED BC eDcEEaeEcCAe 

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2                                     E   

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik EEDB EAAABE   D D AC CB D EB   A CdBcACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    GÜVEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 257,040 259,370 146 147 147 336 398

EA 198,982 219,140 184 185 185 493 576

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 0 10,00 33 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 11 2 10,50 26 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 8 12,00 30 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 85 32 76,90 27 89,65 89,73 87,98

Matematik  BE  A     B  B A D   B CD       c C a  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri cBaD B  A    Cde      C    eDdCC DECbBbB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET    TÜTÜNCÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 331,725 259,370 50 50 50 127 153

EA 246,242 219,140 46 47 47 150 191

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 29 6 27,50 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 39 103,15 37 89,65 89,73 87,98

Matematik E cBDEAAABEC  DEDAACBC  DCcBADecaCEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBdA BdaA C ABCBCADceDcdeBd DECCC BeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALP ARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 230,650 259,370 175 176 176 428 500

EA 177,437 219,140 221 222 222 655 756

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 6 13 2,75 9 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 13 2,75 7 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 15 18 10,50 26 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 81 53 67,65 24 89,65 89,73 87,98

Matematik D E  Acb aeebde AC d eBd b a            

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBdDeBdebedD CadbD cB    a eDeeCeDECCBbe

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 2 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET HAN AKSAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 321,755 259,370 64 64 64 150 180

EA 221,917 219,140 126 127 127 308 369

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 4 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 21 9 18,75 47 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 7 26,25 66 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 109 38 99,40 36 89,65 89,73 87,98

Matematik dEDB EAAAdEC  a DcA BCBDeCE   BA CbBd aa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EeDBdc B DA C AB BdADEDDBECeBDeECCCABCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK     AKŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 290,440 259,370 105 106 106 234 282

EA 210,797 219,140 158 159 159 393 470

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 5 14,75 37 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 1 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 0 11,00 85 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 2 19,50 49 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 96 29 88,65 32 89,65 89,73 87,98

Matematik EE B EcAcB    D D    CcDDC    BA CE   ba

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  DD     bDA C AB BCA EDDBEC     CC  B dB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK     BERDİBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 350,465 259,370 25 25 25 76 96

EA 257,362 219,140 30 30 30 106 137

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 33 6 31,50 79 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 120 39 110,15 39 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAABECBEDEDcACBCBDaCEBbDBbcCEBEAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBE BeeaAcCEABCBCADEeDdECBdceECCd BaCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK     YASA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 233,561 203,070 24 24 24 135 153

SAY 198,740 259,370 217 218 218 558 659

EA 237,469 219,140 72 73 73 193 239

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 0 2,00 5 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 84 31 76,15 27 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCdddDCBbCDACA D c  DABaCeBCdEe   D BE A

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik  BE                                     

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 2 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS     ÇARKCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 298,345 259,370 95 96 96 212 257

EA 217,052 219,140 142 143 143 348 417

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 17 0 17,00 43 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 2 6,50 46 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 3 20,25 51 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 98 25 91,65 33 89,65 89,73 87,98

Matematik  BEEA  E  A   B  CDAB  CCD  B    B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDaB  A  D bBCAD AB CE  B    CC  CdB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT      ÇALIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 245,775 259,370 159 160 160 379 444

EA 190,642 219,140 205 206 206 567 657

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 2 7,50 19 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 82 37 72,65 26 89,65 89,73 87,98

Matematik Ed B  bA          A           B  CEB    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDbadd BCbA dbAB  d    aB C B DECCb  eCd

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM    KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 333,305 259,370 47 47 47 121 146

EA 250,412 219,140 38 38 38 127 163

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 30 4 29,00 73 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 39 103,15 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAAeEECcBD BEACDeBDBCCeBEB   EBDCC E 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri aeEDdBd b ebcCBC DaABCCE DBeDeCCCDdCCBbB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN   SARAÇ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 317,130 259,370 71 72 72 165 198

EA 219,832 219,140 132 133 133 325 389

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 19 4 18,00 45 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 106 33 97,65 35 89,65 89,73 87,98

Matematik E  B  AA cEC   ED d  C  DCEBc BA CEBE  a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri aDDBdd BbDA CbAB BCA  DDB CaBDDdCCCABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN     TUZLUOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 299,960 259,370 90 91 91 204 249

EA 246,242 219,140 46 47 47 150 191

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 2 27,50 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 104 45 92,65 33 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAABECc D DA   CB DC  AD  DCEBEbCC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBdABBbebcCcAB cCAD abebCadDb*CCdbadb 

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVA      KAYMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,644 203,070 43 43 43 241 273

SAY 233,285 259,370 172 173 173 423 494

EA 249,844 219,140 39 39 39 129 165

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 15 3 14,25 36 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 90 33 81,65 29 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 bCBceeeB eDA A      c BE    bE    DEBECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik  eEEA  E CA     A D  Dab DB  A  EB C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİTHAT EFEÖKSÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 372,940 259,370 10 10 10 44 58

EA 261,532 219,140 24 24 24 89 117

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 26 0 26,00 87 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 33 0 33,00 83 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 125 27 118,15 42 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAA ECB DEDAACBCB DCEB DB  CEBEAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDB dBBCDAAC ABCBCADEDDBbCBdD EaCCcBCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED  ALTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 357,580 259,370 20 20 20 62 80

EA 251,802 219,140 37 37 37 124 160

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 23 6 21,50 72 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 31 6 29,50 74 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 122 37 112,65 40 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAAdECBEDEDbACaCBDDCEd aBADCEBEA  

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri dDDBdABBeDAACEAcCBCADEeDdECBdDeECCbABCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED  OKUMUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 364,205 259,370 14 14 14 53 69

EA 263,617 219,140 20 20 20 81 106

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 26 4 25,00 83 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 35 5 33,75 84 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 124 34 115,40 41 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEECABDEcaACDAcDBCCDeEBAADEBDCCaEA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBB dA CDECBCADEbBCCEDDBdD eCdDECdB e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA      KISA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 322,365 259,370 63 63 63 149 179

EA 237,902 219,140 69 70 70 189 234

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 6 24,50 61 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 40 99,90 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABEeBE  D ACaCB DC c  BdaCEBEAdC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDbBcdaBdDA C ba BCAD DDBECcdDDEeCCABCbd

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA   BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 304,265 259,370 83 84 84 192 234

EA 226,782 219,140 104 105 105 258 313

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 7 17,25 58 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 10 20,50 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 105 46 93,40 33 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBcEAAABECcEDaDbACBdBeD  d    bCEccAC 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EeDBd deecAbCEABCeC D DbBECcdDeECCa BeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN     KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,354 203,070 15 15 15 85 97

SAY 197,330 259,370 219 220 220 566 667

EA 211,892 219,140 155 156 156 385 459

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 15 6 13,50 34 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 2 1,50 4 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 90 34 81,40 29 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 aECC  Ae A     c B   ED  CC    E   D  aE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2   aAdEb     CD  D e c  ABD ECcACB  C  B 

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E D                 d   b               

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ       MERTEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 318,400 259,370 69 70 70 163 195

EA 238,597 219,140 66 67 67 183 228

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 6 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 27 9 24,75 62 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 45 98,65 35 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEa ABDaB dCDAaDBCCDa BcADEBaCaa A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBdDBBdeA bDcCBCAD cB CbebadDdCCCDECdBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,214 203,070 10 10 10 69 78

SAY 249,500 259,370 152 153 153 363 426

EA 301,442 219,140 3 3 3 24 35

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 11 1 10,75 60 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 24,00 60 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 18 0 18,00 60 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 0 20,00 50 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 109 26 102,40 37 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCdEAb B CDAC BD c BD BEC BC ED CDDEB d 

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2    E     ABD                            

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik DBE AA E CAB EB ACD B     B BA   B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     ÇINAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,956 203,070 13 13 13 77 87

SAY 283,340 259,370 115 116 116 257 312

EA 343,014 219,140 1 1 1 2 3

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 11 3 10,25 57 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 26 0 26,00 87 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 32 0 32,00 80 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 120 27 113,15 40 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BdCCCBAbDAdC D AEB eBED BCCeD EE  EDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik EEDBDEAAABEC  DEDAACBCBDDC  ADBA CEB  C 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     DOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,119 203,070 44 44 44 248 282

SAY 226,940 259,370 177 178 178 444 521

EA 242,014 219,140 55 56 56 164 208

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 13 4 12,00 30 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 87 33 78,65 28 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 cECC  ce A   b A d    D  CC D  EeCEc A E

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E DB E A e    D D   aCB eC a   A C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR     YAĞCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 246,275 259,370 157 158 158 376 441

EA 184,387 219,140 213 214 214 601 698

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 3 5,25 13 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 82 37 72,65 26 89,65 89,73 87,98

Matematik EEeB  AA e      D b                     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri beDBd c   A ebABbBC D  DBdbe DDd Ca BC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEYİR NAZ  YOKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 228,770 259,370 176 177 177 436 509

EA 182,302 219,140 217 218 218 624 721

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 2 4,50 11 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 75 34 66,40 24 89,65 89,73 87,98

Matematik D E  A E    c         B              b  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri Dc D ed   b ba d           ecBCCCDEC a B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA      YATIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 321,574 203,070 1 1 1 9 11

SAY 190,280 259,370 232 233 233 612 715

EA 224,424 219,140 116 117 117 284 343

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 32 6 30,50 76 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 1 6 -0,50 -2 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 8 -1,00 -3 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 114 47 102,15 36 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 cdCCCB e A CB  cE   eEDAcCCeDcEEeacDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2 CEDABEABCDebbDBAbEDCeBdABD E EACBDDCECBA

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E     bee     b         b   e    e e    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN     ODABAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 306,941 203,070 2 2 2 14 17

SAY 200,855 259,370 212 213 213 544 641

EA 263,892 219,140 19 19 19 78 103

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 13 3 12,25 68 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 17 2 16,50 41 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 4 6 2,50 8 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 9 2,75 7 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 111 39 101,15 36 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BECCbBAeDAdCBDC EBcDBED  CCeD EE eEDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2 CEDABdAB   ECDBADEDeAB                  

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik E a   bAc   c   D   ae   C    d  Cbc    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 1 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN     GİRGİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 390,390 259,370 8 8 8 31 44

EA 274,042 219,140 13 13 13 61 82

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 38 2 37,50 94 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 132 30 124,40 44 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBDEAAABECcEDEDAACBCBDDCEBcDBADCEBEACC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBdABBeDAACEABCBCADEDDBECeBDeECCCcBCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BATİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,251 203,070 5 5 5 40 46

SAY 191,690 259,370 230 231 231 607 710

EA 225,824 219,140 113 114 114 272 329

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 17 8 15,00 38 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 97 39 87,15 31 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBd eaB  aA cBeEDEBDABEC B  E c  D  E A

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 edeED  bEA DBEbd CA edAB  D       CDB EC

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik ee                                      

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PİRAYE    ŞENTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 249,760 259,370 151 152 152 362 425

EA 203,152 219,140 176 177 177 455 533

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 13 4 12,00 30 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 85 41 74,65 27 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E  Ad    A D  b Ca        BaC    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri cB DdB  A  e CBe e   d db BBceeCdDdedB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ    ÖZDEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 283,295 259,370 116 117 117 258 313

EA 212,882 219,140 152 153 153 377 451

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 2 15,50 39 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 4 4 3,00 23 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 94 33 85,65 31 89,65 89,73 87,98

Matematik cBd A  EE       A D BDBCCD  BA   B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DecD eEe     CBC D    CbcbeBDaCC DECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RENGİN    TEKDEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 316,995 259,370 72 73 73 166 199

EA 226,087 219,140 107 108 108 264 320

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 7 20,25 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 108 39 98,15 35 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAA   c D   A BC cDCEB aBdaCEBEAda

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBdA BdeA CEABCBCAD DDBbCdB DEeCdbBCbB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN    YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 328,360 259,370 56 56 56 137 164

EA 233,037 219,140 84 85 85 219 267

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 24 5 22,75 57 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 4 25,00 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 31 102,15 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBcEAAAB    DcDcAC CBDDb   DB aCEB  CC

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri bDDBbA BeDA CEAB BCAD   B C BDDE CC BCeB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ALİÖZBAYRAM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 263,430 259,370 140 141 141 320 381

EA 196,897 219,140 189 190 190 510 596

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 11 11 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 13 13 9,75 24 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 13 14,75 37 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 91 48 78,90 28 89,65 89,73 87,98

Matematik DcEcAADEdad eEc Aebe DBb D      dBaC    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBceaB  ceaD CBCADcA     b dDcCCaDEeCBcB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 2 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 2 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP      BOLCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 264,150 259,370 137 138 138 314 375

EA 192,727 219,140 199 200 200 551 640

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 3 8,25 21 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 88 34 79,40 28 89,65 89,73 87,98

Matematik EE    A             Bd  DC      bCEBd   

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB dae DA C  B BCAD ebB C BDDdb  dB CB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP      UÇAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,766 203,070 59 60 60 380 460

SAY 326,810 259,370 59 59 59 142 169

EA 248,394 219,140 41 41 41 134 171

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 3 22,25 56 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 0 5,00 38 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 3 25,25 63 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 115 31 107,15 38 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1                         Ce C E ceD    CA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik DBdEAA EECABDEB A DAc  CCD E     B CCa  

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDBed AACDEC C   AB C  D BD CCC EeCBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 376,135 259,370 9 9 9 39 53

EA 255,972 219,140 32 32 32 110 143

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 32 4 31,00 78 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 127 31 119,15 43 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABECBEDEDAACaCBeD EBADeA CEBEA a

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBEdaBCDAACEABCBCADEeDBECBBDDEeCCABeCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM     DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,271 203,070 23 23 23 133 151

SAY 215,250 259,370 190 191 191 484 569

EA 209,794 219,140 160 161 161 402 479

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 8,50 21 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 13 6 11,50 29 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 5 1 4,75 12 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 2 0,50 4 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 95 53 81,65 29 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1                         CdBCcEabCbDEaECA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 ABdEDCbeEb DcECEeCAD                    

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik D E         D         d          B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri ccbeaedec Cc aBe      d    a BdCeD edB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 1 0 100
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 0 0 0
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN     ÖZVERDİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,854 203,070 30 30 30 175 197

SAY 197,330 259,370 219 220 220 566 667

EA 227,059 219,140 102 103 103 255 310

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 17 16,75 42 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 2 6 0,50 2 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 6 1,50 4 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 84 45 72,65 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCBcAeCebCeA cabbcEBDAcECAeCEEb bDccBEdA

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Matematik cc  cA   C    c       a   a        C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 3 0
HALK EDEBİYATI 2 1 1 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMİN ECE ELARSLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 324,655 259,370 62 62 62 146 174

EA 245,547 219,140 51 52 52 156 198

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 3 27,25 68 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 109 33 100,65 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAABECc DEDAAC CB eCEB DB DCaB  C 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBE  e    a AB BCAD DaB CaBDedCCe eCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA      ATEŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 303,635 259,370 84 85 85 193 235

EA 239,292 219,140 61 62 62 176 221

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 4 25,00 63 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 15 5 13,75 34 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 101 31 93,15 33 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EaCABDE cACDABDB CD  Bc  EB C dE 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEe e        eC D  B CcDDB   CC DEe   B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATICI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,736 203,070 66 67 67 512 610

SAY 243,385 259,370 161 162 162 387 453

EA 193,912 219,140 198 199 199 539 628

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 2 7,50 19 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 3 1 2,75 20 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 4 10,00 25 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 80 28 72,90 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1                          C              

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik EE B   Aca C   E         C       C      

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  D e     D  C             C  DDdCCd BCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SU   YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 313,365 259,370 75 76 76 174 208

EA 226,782 219,140 104 105 105 258 313

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 6 20,50 51 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 23 6 21,50 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 105 34 96,40 34 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA EEeAaD B A D  DBCCDaEB   aB C ad 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcDaB  A    bBCAD AB CdDDBdD CC eECCB B

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVAN    YÜKSEL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,526 203,070 31 31 31 178 200

SAY 196,625 259,370 221 222 222 572 673

EA 225,999 219,140 112 113 113 269 325

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 5 16,75 42 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 3 1,25 3 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 80 30 72,40 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BaCC  cebA           EDA CC DcEE  EDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik   bB d A   d                            

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ    ÖZBEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,359 203,070 28 28 28 159 179

SAY 198,655 259,370 218 219 219 559 660

EA 191,872 219,140 202 203 203 562 652

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 10 5,50 14 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 16 15 12,25 31 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 1 1,75 4 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 3 0,25 2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 87 51 74,15 26 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 CCedAc adC A           aac C       E Ebc

Cevap Anahtarı A CCBEADCBECDACABDEDEBDABECABCEEDACDDEBECA

Sosyal-2 AaC Dde dc DacCbeeA  cdBCEDeAdEB a  BA C

Cevap Anahtarı A ABCEDCDAEABDBECEDCADBAABCEDBACEBDCCDBAEC

Matematik   E  A                e                 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri  ab       b  C                          

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 1 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 2 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKIROĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,189 203,070 14 14 14 79 89

SAY 214,955 259,370 191 192 192 487 572

EA 274,817 219,140 11 11 11 59 80

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 8 1 7,75 19 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 97 33 88,65 32 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 BceCCBAeDAdCBDC EBEcBEDABCCeDcEEbeEDdABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E  B  A Ac C    DA    B                 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 1 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMANUR  YILMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 331,510 259,370 52 52 52 129 155

EA 255,972 219,140 32 32 32 110 143

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 32 4 31,00 78 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 11 18,25 46 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 113 37 103,65 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E CABDEB ACDABeaCCDBEBA DEBDCCbEd

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBcDBecbA bDECcCAD AB C DDBdc eC DE dB e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE      GÜNDOĞDU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 300,695 259,370 89 90 90 202 247

EA 229,562 219,140 92 93 93 237 289

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 22 2 21,50 54 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 8 1 7,75 60 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 19 10 16,50 41 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 101 34 92,40 33 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E CA D B A DcBDaCCD  BA   B C    

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBceBedAA b  CB AD  B eEDDB DcCC eEa B e

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE   TOPALOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 362,720 259,370 16 16 16 57 73

EA 261,532 219,140 24 24 24 89 117

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 27 0 27,00 90 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 33 0 33,00 83 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 28 5 26,75 67 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 121 27 114,15 41 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADEECABDEBEACD BDBCCD  BA  EB CC EA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBED B  A  DbCBCAD ABCC cDBdDdCCCDECdBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 2 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA      KURBETOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 343,795 259,370 27 27 27 85 106

EA 236,512 219,140 75 76 76 197 244

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 25 4 24,00 60 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 34 107,40 38 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEA  EECAB  B A DbBDBCCaBEB   EB CbeE 

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDdBdeAeeDECBCADEABCCEDDBdDaeC DECCBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA BERAGÖNÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 305,200 259,370 82 83 83 191 232

EA 228,867 219,140 94 95 95 240 294

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 7 21,25 53 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 5 3 4,25 33 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 103 36 93,90 34 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EA c aCB D D   BCBDD Ead BdeCEBEACa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDBd  BbeA CEAa BC D  b aC  DDE CC B CB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK     DEĞİRMENCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 328,665 259,370 55 55 55 136 162

EA 246,242 219,140 46 47 47 150 191

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 2 27,50 69 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 110 32 101,90 36 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAAABE BED D A BCB DCE   BA CEBEA b

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri ceDBdAaBaD  C  B BeAD DD bC  DDECCC BCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     OCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 356,495 259,370 22 22 22 66 84

EA 244,852 219,140 52 53 53 157 199

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 28 4 27,00 68 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 120 31 112,15 40 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAAbEEacB  c ACDAB BCCD EB ADEB CC EA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDdBdAA CDECBCAD AB CEeDBBDeCCCDECCBAa

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 2 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 1 0 100
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA     TUNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 281,880 259,370 117 118 118 263 318

EA 216,357 219,140 144 145 145 354 423

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 17 1 16,75 42 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 1 6,75 52 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 16 8 14,00 35 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 93 31 85,15 30 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDB EAAAB    D D A aCB       B  CE     

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri c  B   e  A e  B  CAD eDB Cc DDdeCe BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE     ÖZTÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 263,885 259,370 139 140 140 318 379

EA 205,237 219,140 171 172 172 440 518

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 14 5 12,75 32 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 89 40 78,90 28 89,65 89,73 87,98

Matematik DBE AA E CAc Ec e D  DB       c  B Ce   

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri aBbe Bdcc  DbCBC c    a  a dD CCCDEedBAB

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 2 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 2 0 100
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞRA     DERE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 318,030 259,370 70 71 71 164 196

EA 238,597 219,140 66 67 67 183 228

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 5 24,75 62 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 9 0 9,00 69 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 107 35 98,15 35 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBeEAA  dCB D DeA BCBDD Ea DBA CEBE Ca

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDB  deCe  CbA  BCAD DDB Ca D EeCC BCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 2 0 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA      UYDURAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 275,735 259,370 121 122 122 274 329

EA 203,152 219,140 176 177 177 455 533

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 9 5 7,75 26 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 14 8 12,00 30 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 94 43 83,15 30 89,65 89,73 87,98

Matematik Ec B EAA   C c      eCc DC a  B aCEBdA b

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cDDcdecB DA b AB BeAD DaeEbd DDEdCd BCCB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 2 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN   GÖKKAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 213,480 259,370 196 197 197 495 580

EA 176,742 219,140 223 224 224 661 762

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 4 6 2,50 6 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 71 39 61,15 22 89,65 89,73 87,98

Matematik E a    Ab  bc c   A B              e    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri cc Bdd    c                dBDadCCC eedB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 1 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNÇ      SAĞLAM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 219,110 259,370 186 187 187 473 553

EA 174,657 219,140 224 225 225 674 779

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 2 1 1,75 4 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 8 3 7,25 18 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 70 26 63,40 23 89,65 89,73 87,98

Matematik E  B     c                              

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri    B     D       B         B aeECC    dB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ      ÖNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 341,160 259,370 30 30 30 93 115

EA 228,172 219,140 99 100 100 248 303

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 4 5 2,75 28 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 23 8 21,00 53 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 116 36 106,90 38 89,65 89,73 87,98

Matematik EEDBaEAAABECB DE  A a  DeC B D eeCEBdAaa

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri EDDBEAaBCDAAbEcaCBCADEDDBECBBDDECCC aCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 1 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     AVKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 291,170 259,370 103 104 104 231 279

EA 224,002 219,140 117 118 118 287 347

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 20 2 19,50 49 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 98 35 89,15 32 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAA E C B    ACDc eBCCD  B    B C   A

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEe e  b  D CBCAD Aa CEDDBd  eCeDdedB a

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,476 203,070 16 16 16 90 103

SAY 238,220 259,370 167 168 168 406 475

EA 293,889 219,140 5 5 5 28 42

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 25,25 63 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 13 0 13,00 43 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 0 16,00 40 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 103 29 95,65 34 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 cECCCBceDA CBDCc B D  D BCCeDbEEDbEDCABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik EEDB EAAAB C    DA   C        B  C B    

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 2 0 67
HALK EDEBİYATI 2 2 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 1 0 100
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 0 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ     İNCE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 331,150 259,370 54 54 54 132 158

EA 237,902 219,140 69 70 70 189 234

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 20 4 19,00 63 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 26 6 24,50 61 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 112 36 102,90 37 89,65 89,73 87,98

Matematik DBEEAADE CABD   AeDdB BCCDa BbdD BeCC EA

Cevap Anahtarı A DBEEAADEECABDEBEACDABDBCCDBEBAADEBDCCCEA

Fen Bilimleri DBEDaBcec  D CBCADEAB CEDDdBD CCCDE dBbe

Cevap Anahtarı A DBEDBBEAAACDECBCADEABCCEDDBBDBCCCDECCBAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 1 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 1 1 50
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonu 3 3 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 1 0
Çemberde Açı 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 2 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 1 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 1 50
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ    V AROL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 293,400 259,370 102 103 103 228 275

EA 208,017 219,140 167 168 168 416 494

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 10 7 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 16 9 13,75 34 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 100 41 89,65 32 89,65 89,73 87,98

Matematik  aDB EAA e Cc  dD Aa C  De  d  AaCEB ACe

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri aDbBdABe Db CEABCBCAD eDB CB DeECCC Bdda

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 2 1 67
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 1 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 1 0 100
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 1 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 1 0 100
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 2 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 1 1 0 100
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 1 0 50
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Komünite Ekolojisi 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,901 203,070 21 21 21 122 137

SAY 244,190 259,370 160 161 161 384 449

EA 210,929 219,140 157 158 158 392 469

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 1 3 0,25 1 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 5 5,75 14 3,41 3,43 4,59

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,33 0,33 0,73

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,56 0,56 1,11

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,24 0,24 0,65

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,15 0,15 0,38

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,31 0,31 0,89

Sosyal-2 40 17 4 16,00 40 1,59 1,58 3,75

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 9 3 8,25 21 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 4 0 4,00 29 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 104 39 94,15 34 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 aECC  ec b           E    C    Ee  D    

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Sosyal-2         C  ECD dDEe Ae AB  E EAb  DCECB 

Cevap Anahtarı B CEDABEABCDAECDBADEDCABCABDBECEACBDDCECBA

Matematik EaDd EAAAd C        B   D               

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri E  B   B    C     e       da  DECCC eCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
HALK EDEBİYATI 2 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışını kavrar. 1 0 0 0
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması 1 0 0 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Yerleşmelerin Yer Seçimi ve Gelişimi 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Tarım-Ekonomi İlişkisi 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Psikolojinin Konusu 1 1 0 100
Psikolojinin Alt Dalları 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Giriş 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 2 1 0 50
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR    OTCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 217,355 259,370 188 189 189 479 563

EA 177,437 219,140 221 222 222 655 756

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 3 1 2,75 7 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 2 1,50 12 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 70 29 62,65 22 89,65 89,73 87,98

Matematik Ed B   A                                

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri b  e        C         aDe C   D eC  dC B

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 1 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,094 203,070 52 52 52 305 358

SAY 193,805 259,370 226 227 227 593 696

EA 201,027 219,140 182 183 183 476 558

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,61 0,62 0,90

Edebiyat 18 4 7 2,25 13 1,08 1,09 1,40

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,80 0,80 1,06

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,91 0,92 1,23

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 9,75 24 3,41 3,43 4,59

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 1 3 0,25 1 15,80 15,82 11,05

Toplam: 280 74 38 64,40 23 89,65 89,73 87,98

Edebiyat-Sosyal-1 acbCe ce bcC   d  bc EDA C e  bE CED ABE

Cevap Anahtarı B BECCCBADDAECBDCAEBEDBEDABCCADAEEDCEDCABE

Matematik E c               b a                   

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
HALK EDEBİYATI 2 1 0 50
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Bağımsız Şairler 1 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Oğuz Göçleri ve Anadolu 1 0 1 0
İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisinin Toplumsal Etkileri 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Madenlere ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonu 3 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0



SONUÇ BELGESİ Elit Karma 06474812022 AYT Deneme 2 TG

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN     TURNA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,576 203,070 68 69 69 524 629

SAY 234,525 259,370 171 172 172 420 490

EA 185,082 219,140 212 213 213 599 696

Katılımlar: 233 234 234 744 865

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,60 62

TYT Sosyal 20 13 4 12,11 61

TYT Matematik 40 13 4 11,72 29

TYT Fen 20 7 4 5,98 30

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 12,56 12,56 8,97

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,25 3,25 2,08

Matematik 40 6 2 5,50 14 15,80 15,82 11,05

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,95 3,97 2,86

Kimya 13 2 1 1,75 13 5,23 5,26 3,83

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 5,27 5,29 4,03

Fen Bilimleri 40 10 5 8,75 22 14,45 14,51 10,72

Toplam: 280 76 29 68,65 25 89,65 89,73 87,98

Matematik   DB   dAa    D          C       C      

Cevap Anahtarı B EEDBDEAAABECBEDEDAACBCBDDCEBADBADCEBEACC

Fen Bilimleri  D a      b C     C    b  C   DbCC  BCdB

Cevap Anahtarı B EDDBEABBCDAACEABCBCADEDDBECBBDDECCCABCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 2 1 0 50
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
POLİNOMLAR 2 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonu 3 1 0 33
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çokgenler 0 0 0
Çemberde Açı 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çokgenler 1 0 0 0
Çemberde Açı 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Denge ve Denge Şartları 2 1 0 50
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme 1 0 0 0
Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Açısal Momentum 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği (Hess Yasası) 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 2 1 0 50
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri (Redoks) 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 1 0 0 0
Duyu Organları 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Solunum Sistemi 2 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Komünite Ekolojisi 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner Sistem 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
