
SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SARITAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,918 303,080 98 107 159 1738 17335

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 69 16 65,00 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDaCBACBcbECdBACBCACEEDBDDAABEABCDAa

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAA  aEaBedBdCAbD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCA  EEAACBE DD Cd     B          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen    E BC       aBC D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,191 303,080 127 137 218 2678 27075

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 54 14 50,50 42 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDB acbCBdC AECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal        EAaCbCB           

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Adb CCcb A bDCEbDCDBEd DB AB            

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 2 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,124 303,080 26 33 40 441 4069

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 93 9 90,75 76 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEE ECBACBabEbCBACBCACbE cDDAABEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACBAA  CECBCEBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  ACBA BCAD EEAACBECDDBdA AD  B AdB     b

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAE ABCDC ECEBBBCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,868 303,080 136 146 229 2891 29441

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 52 19 47,25 39 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe eaCEEDce dCBcbECCBcCBCAaEE BDD A EABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal aAedbAc CECBCdeBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACc  BC D EEA  BE DD        c   B      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,961 303,080 105 114 167 1862 18631

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 68 23 62,25 52 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe eDCEEcECBAC EDabCBACBCAdEEaBDDAABcABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal   CeAA  ddCBCbdeCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAaB   C DbE A CB  DD CA  D  B e        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen bAEEdBCDCc dEB cCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 0 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,269 303,080 33 41 55 626 6155

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 16 86,00 72 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDaBbCBAdCACBDBDCEEAEDABCDADba

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEeaEACCEaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCeBAE AADaECDC     D    BDB  ACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACB DCCcaEDDaBBa

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 0 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,473 303,080 137 147 230 2901 29548

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 34 46,50 39 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEdcEEcBAecDCcCCBAEdACBDBDdEEAEDeaCDAbAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdACE  EbaebaadCAaaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCe   A bDaECDe    bD      d         

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAe e cDCCEB DDe ae

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,692 303,080 117 126 193 2152 21526

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 66 33 57,75 48 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDdeBACBcaEeCBACBCAeEEcBeDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal cbCdcAbcdECBCdBBbAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACcc  eADaEEA eB  D  d  Ac    A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCbcCdBccbecC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 3 23
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,748 303,080 13 18 23 227 1985

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 100 9 97,75 81 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBaBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdACEb EACCECBBCAEDd     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEAAADCECDC  EE    ABBDBD A ACED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBeDCCEBcDDCcBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 0 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,084 303,080 147 157 252 3256 33686

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 46 18 41,50 35 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEeDaE  A E CeCCdAdCACBDBDCaEeEDABCDADee

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAec  EAaCECeBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik     Ce   AA DCE cC    c                 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALA N UR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,038 303,080 157 167 264 3530 37103

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 41 17 36,75 31 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe ecCEEDE BACBEbECCBACBCAd EaaDDAAadABCDAb

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAeeAA edEbBCb B bED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik        C     A                          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen              c      

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,217 303,080 91 99 151 1656 16413

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 74 31 66,25 55 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDcEDBA cbCBdCBAdCACBDBedEEAcDABeDADAd

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal  d CE  E CebCcBaAE d     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AdaBCCBAEA ADbdCDeDaEE DeCAB aBD ACACED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDdCB bCCEad D dBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 9 3 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,577 303,080 31 39 51 612 5953

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 6 86,50 72 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEDBEACCECBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AdDBCC AEAAAD ECDCDB                    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDAC A  C BEDDCcBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,266 303,080 2 2 2 33 233

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 111 8 109,00 91 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBcBDdEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACED EACCEaaBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCBAEAAADCECDeDBEEcDBCABBDBDDACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDaBBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,075 303,080 9 12 15 140 1106

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 104 9 101,75 85 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcDECCBACBCbdEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAADBaECBCdBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACB  BCADCEEAACBECDDBCAE c DBDACB EAC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDaAECEBBBCDDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,943 303,080 15 20 25 271 2444

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 100 15 96,25 80 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEcECaACBEDECCBACBCAdEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAAD CECBCdBeCdEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADCEEAACBECDDeCAEeDBDBDACBaEA CD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCcECEe B eDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,302 303,080 53 61 84 843 8837

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 84 15 80,25 67 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcbCBCCBAECACBDBDacEAEDAB  ADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABA EDcEAaCdacBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad eCC  EA A aECDCDBEE DBb    B  ACA ED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EE DACB D CEB eDCaBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,816 303,080 160 170 271 3626 38512

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 41 26 34,50 29 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEDEd ACcEDdCCBACBdAabE BD     AdCDcD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal    d Ac dEa Ccea AEe     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  AC b BCcD E     E     A       A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen e  EeBC  ebe  e b   

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 5 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,386 303,080 103 112 165 1837 18358

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 32 63,00 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe bEBDEEbBAecDCBbCBAdCACBDBDCbEAEDABCcADca

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACE ccAaCdCBBCecaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBA AbADbdCDeDBE bD CABB    A      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDdCc D CbBEeDdedb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 2 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,897 303,080 36 44 58 639 6370

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 8 29,00 73 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 92 27 85,25 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEeaACceCBbCBAdCdCBaBDCbEAcDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEccEbCCddBdCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AccBdacAEAAADCECDCDBc ADBCABBDBDDACAaEbC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADbCEBdDDCBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 2 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,224 303,080 153 163 258 3393 35391

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 45 25 38,75 32 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBcEdDBA  bCBbCBAdCACBcBDCEdAEDABCDADAd

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal  e C   E CCbaaBa ca      

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCC  c  ca   b     e                 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen ab DA B cC  B  DCe  

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 2 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,057 303,080 144 154 247 3148 32398

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 47 15 43,25 36 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcaEEcE BACccDEbCBACBCAbEEaB DAABE  CDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal E  d d   E    BebdEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  AC A BC D E   CB   DB   d BDB A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,517 303,080 101 110 163 1779 17749

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 28 64,00 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEEDBA cDCBbCBAECACBDBDabEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Adbdce dcCCEaBBa EDc     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCCB  AcAD ECDaD E  DBCeB ad DAe     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDACB D CEaceDe db

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,316 303,080 99 108 160 1766 17609

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 28 64,00 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEcBACcbCBdCBAdCACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdAeaeBEACCbaBBaAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   CeBA   eDaE baDB  eD dd   Be A   E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDACBAaCC BEcDa Bb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 4 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,553 303,080 132 142 223 2789 28234

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 56 31 48,25 40 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDaEDBA bbCBCCBAEaACBDBaCEdAbDABeDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Ad ec  EbaCbCBBC daB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  E BCC   Abb bE cCD  b D  d             

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAe CB DaCdBdebC Be

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,639 303,080 80 88 123 1389 14074

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 75 19 70,25 59 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe bEBDEEeBACcaCBbCBAECACBcBDdEEAEDABCDAaAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACb cEAaCdCBBCAEDd     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   CCB dA  DCE  C   cbD CAB  B  ACA E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAD CB D C  EDDec C

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,138 303,080 67 75 105 1124 11464

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 80 20 75,00 63 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEbDaA cbCBCCBAECACBcBDCEEAEDABCDAD a

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal cdcCE  E aCEaBBCAEDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCa EAA DCECDCD EEADedd   B  A AC   

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcD CEBE DCdBa

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 3 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,309 303,080 111 120 177 1983 19821

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 63 9 60,75 51 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe  EBDEE BAC bCc CBAECACBDBDabEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal edbC D EA C  a    D      

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCCBAEAA  bECDC B      AB  B  ACA    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADA               

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,556 303,080 56 64 88 926 9671

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 85 25 78,75 66 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEbbBAdaDCBCCcAdCACBDBDdEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Adbec  EcaCbaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEbBCeBAEAAbDaECDCDBEEAD dAB DBb ACACE  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADAaB c CEBd DCdBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 2 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,250 303,080 62 70 95 1025 10555

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 84 28 77,00 64 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDaCBACBcbEbCBACBCAdEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAADaaEaaCdBdCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik bACBA BC DCEEbACBEaDDBCdEdDd B eeB  AC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEdBCDecECEBeBbeDe

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,251 303,080 44 52 70 696 6931

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 89 19 84,25 70 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEEDBACcDCBCCBAECACBDBDbEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbCc  EdaCdbBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac BCCBAEAcADCECDCDBE  DBCA   B    AbEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcDCCEBEeDdaBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 0 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,944 303,080 25 31 37 353 3246

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 98 19 93,25 78 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BbCEEDECBACBEDECCBACBaAaEEDBDDAAcEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAADddEbBCdBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADbEEAACBECDDBCdEbD be ACBeEACCD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDaAECEBaBCDDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,896 303,080 162 172 280 3849 41498

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 38 34 29,50 25 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDabBACBEbECCcACBaAabE ecDAABEbaCDea

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  bCddAecdEC  EecaAba     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   a    Cd bd AAeBb c c   eD    Ae       

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 4 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,015 303,080 17 22 27 281 2540

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 100 17 95,75 80 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDaACEDbBbCBAdCACBaBDdEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACaDBEACCbaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEAAADCECDCDBEEbDBCABdDBeD CA EDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBdaaCEBEDDCcBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,041 303,080 93 102 154 1694 16863

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 23 65,25 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDa BACBcbEbCBACBCAeEEaBDDAABEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  ACd Ab dECBCbdBCbED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik b ac  BCADaE AACB  DDBCA dD             

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen eAEEbcCDC ECEBaBa DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,856 303,080 21 27 32 322 2945

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 97 11 94,25 79 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe  EBDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEe E aCECBBCAEad     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCBAEAAADCEaDCDBEEADBCAB DB  ACA    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEaEDDCaB 

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,072 303,080 27 34 41 443 4079

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 95 16 91,00 76 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDbEEDECBACBEbECCBACBCAeEEaBDDeABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdbAe CECBCbBaCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA BCADCEEAcCBECDDBCAEAD  B ACB E   D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDeAECEBeeCDcC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 13 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,148 303,080 4 7 8 103 762

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 107 13 103,75 86 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEEDBACcDCBCCBAECACBDBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeEDBdACCbCBBCeEac     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCcAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEbC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDCdBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,447 303,080 64 72 99 1041 10704

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 81 19 76,25 64 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEDBACEDCBCCBAdCACBbBDeEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACdDeEACeEaBcCdEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac B CBcEA ADbE aC      BC    B  ACA    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDCeBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 0 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,360 303,080 104 113 166 1838 18364

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 69 24 63,00 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcaEEDECBACBaDEbCBACBCAdEEDBDDAdBEbeCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal dACdAA  aECBddBcCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAeBA BCAD E A CBECDD                   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DcEbbBCDacECEc  ecDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,913 303,080 100 109 162 1774 17674

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 10 9,50 24 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 29 63,75 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEDBAacDCBbCBAdCACB BDebEAEDABCeADAe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEe EACCcCBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   CaaddA ADaaaD D E  e CAd  B  Ab     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbbACdADdCEBEDDCcBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,850 303,080 12 17 22 213 1833

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 102 15 98,25 82 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEbDBACcDCBCCBAECACBDBaCEEAEDABeDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAbdDBEACCdCBBCAEDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCeBAEAAADCdCDCDBEE DBbAB DBDDACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDadBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,047 303,080 159 169 268 3605 38242

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 43 33 34,75 29 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEceaeBcCcabECdeACBCAbEEDBDDAABEAa    

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EbCdAA  CECBebaeabEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   e                    A       A B E    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen  bEbdcCDe  CEaceacDe

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,753 303,080 19 24 29 286 2568

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 99 14 95,50 80 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBbCBAdCACBaBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAdEb E aCEC BC cDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEAAADCEaDCDBEEADBCdBBaBb ACA EDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDCdBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 453,430 303,080 3 5 6 99 695

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 107 11 104,25 87 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEcBACcDCcCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEaBEAaCbCBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCBAEAAADaECDCDBEEbDeCABB BDDACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDC Bb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,703 303,080 130 140 221 2738 27699

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 25 48,75 41 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEEeBAe DCcbbBAdCACBcBDaEEAEDeaCDADAe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ed Ca  EACCEaa a da      

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   C B    AD E cC    e       B  A   E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAD aBAD C BE D eaC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,009 303,080 116 125 190 2081 20809

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 66 28 59,00 49 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDBdCcDCebCBAECACBDBDdEdAcDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Ad C  dEbaCECaBCdEad     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad  CCc EA A aEeDCDB EbD    c   DA      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen E beACB DCC B bDedBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,473 303,080 141 151 240 3031 31029

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 14 13 10,75 27 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 41 44,75 37 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEcE acCBcbdbCBACBCAdEE BDDAABcAaeDAb

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACddA  ecaBC BBCAac     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dAC   BCcDCE Abe bac dCA ba  BbAeBe A   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEbb CDb  a ca b Dd

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 6 31
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,766 303,080 76 84 118 1323 13464

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 76 20 71,00 59 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe bEBDEEDBACdDCBbCBAdaACBDBDacEAcDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACE dEAaCdCBeCAbeB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCCBAEAAADaE aCD  db          A  C   

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDAC  DCCEB DDCBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,003 303,080 115 124 189 2059 20566

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 65 22 59,50 50 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEaECaACB DECCBACBCAaEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal b ddbd  CEC C  aC ae     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  AC   BC DbEEA CB dDD C  b    DA        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D EbdBaD c dEBcaCDDd

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CO *NDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,011 303,080 154 164 260 3414 35675

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 47 33 38,75 32 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEaDaEcBACc CBCCBAdCACBbBDbEEAcDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdAC edEbdCbaBBabaac     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  c BCa   c AD becCDB cdDB ead           

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen             a  D    

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 5 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,209 303,080 84 92 131 1487 14899

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 74 20 69,00 58 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEDBACcDCBCCBAECACBDBDCbEAEDeBCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Ad CEe EAdCEa BC EaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCeBcEA ADbEdDCDB  AD  AB            

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbD bcebCCEB DD  dC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,901 303,080 63 71 97 1031 10620

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 81 17 76,75 64 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBbCBAECACBDBDCEdAEDABCDAaAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeEDcEAbCECaBCAEae     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   CCBAEAA DCEdDC B      d   B     CED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEdDACeADCCEBE DC ab

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,037 303,080 140 150 238 2975 30412

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 8 -2,00 -20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 2 21 -3,25 -8 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 37 45,75 38 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEaCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDAD  

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal beAdEDcEACCdacBCAcDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE1     29872901222          ?rem g?nc? 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen       BbDCeEda  bcB 

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 4 0
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 3 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,310 303,080 50 58 80 772 8035

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 87 21 81,75 68 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe dDCEEbcCBACBcDECCBACBCACbEDa cAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  A dAAeBdEbBCEBcaAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik aACBA Bd DCEEAACBECDDaCAE D  B AeB  AC D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECdBcBeDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,401 303,080 126 136 217 2671 27019

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 58 31 50,25 42 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEcaAC cCBbCcAd ACB BDCEEA DeBCDADAe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal A bCc eEAaCdCBBC caB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCCB EAA DbE DC B  ba   B   b A c    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDc c cCC cdaDec b

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,848 303,080 18 23 28 282 2554

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 98 10 95,50 80 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBA cDCBCCBAdCACBD  aE AEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeED EACCECBBCAEDd     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCcAEAAA aECDCDB EAD CABBDBDDACAC   

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBdDaCEBEDDCBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,634 303,080 72 80 112 1235 12550

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 76 12 73,00 61 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcDdCCBACBCACEEDBDDeABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAAD CEaBCEBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  ACB   C                       ACBbEA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen b EEcBCDecECEBcBCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,093 303,080 78 86 120 1364 13802

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 0 3,00 43 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 74 11 71,25 59 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBAdBEDaCCBACdCACbEDBDDcABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAbBAcDBCECBCdBBeAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBADBCADbEEAACdECD                    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAE             C  C

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,427 303,080 110 119 176 1957 19566

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 68 30 60,50 50 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEdcEEDBebcDCBCCBAdCACBeBDbEdAEDAB   DA 

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAed eEcdCdaBBbAdDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCB Eb cDCdaDCDB  eD CA      A A E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbe CBADCCEBEDDdeeC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 3 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 2 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,931 303,080 125 135 216 2652 26890

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 54 13 50,75 42 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEDECBACB DECCBACBCACEEcBDDAABEAB DcD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAddAAeedECBCdaBC Ee     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   C    Cd  EEA C   D  C          c      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,586 303,080 77 85 119 1327 13498

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 76 19 71,25 59 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDC E ECBACBcDdbCBACBCAbEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EbedAA  bECBCEBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dAeBA  C   E   CBabcDB d AD  B   B EA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEE ceD AECEccBCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 3 54
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,778 303,080 23 29 34 337 3075

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 97 12 94,00 78 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEbCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEe EACCECBBCAEae     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBbEAAADaE DCDBEdADBCABBDB  A      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACccDCCEBcDDCBBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,532 303,080 49 57 79 766 8004

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 24 82,00 68 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEeECBACccbEbCBACBCACbEDBDDAABcABCDA 

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAdD CEaBCdBeCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBe BCbDCEEAACBECDD CAddDB B ACB EA CD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbBeDCAECEBcBecDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,489 303,080 121 130 208 2462 24812

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 58 20 53,00 44 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CE DEEDBA cbC CCBAECACBDBDaEEAEDe       

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABA a  EA CbCBBCAdDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  d  CC   A  DbEdDCbc   D C Bd cc  b     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EbdD CB D CbB  D  cC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 2 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,551 303,080 32 40 52 614 5957

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 14 86,50 72 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcEEDBACEDCBCCBAECACBDBDbEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbeED EAaCdbBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCBAEAAADCECDCDB   DBCAB  B         

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADaCEBEcDCcab

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,911 303,080 7 10 12 121 934

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 106 13 102,75 86 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDECBACcEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EbCdbA BCECBCdaeCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBADBCADCEEAACBECDDBdAEdDBDBDACBDEACCD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAcCEBcBCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,678 303,080 109 118 175 1956 19519

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 67 25 60,75 51 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDeA bbCBCCBAEaACBcBDbEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdbCc  EdaCbCaBCdEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE  Cd   A ADaECDeDB   D dA   B  e      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbe CcADbC BE DC BC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,501 303,080 10 15 18 168 1342

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 103 10 100,50 84 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAC DCBCCBAECACBDBDdEEA DABCDAaAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEDaEACCECBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCB EAAADCEaDeDBEEbDBCdBBDBDDeCAC D 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcDCCEBEDDC BC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 4 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,472 303,080 38 46 61 660 6574

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 89 16 85,00 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBEDECCBACBCeeEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  A dAADeaECBCEaeCdcD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA BCADbcEAACBEaDD CAE DB B AC       

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECEad CDbC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,376 303,080 61 69 93 982 10199

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 83 20 78,00 65 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcbdCCBACBCAdbEaBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdbADcdEaBeEBBCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACB  BCADCEEAACBECD  CA   B eDACB EA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   EbAcCbCAECcaB b D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 450,283 303,080 6 9 11 112 853

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 106 11 103,25 86 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEcECBACBcDEbCBACBCAaEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAAaBCECBCdBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADCEEAACBECDeBCAEADBDBDACBDEA CD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDC bCEBBBCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,617 303,080 143 153 245 3096 31749

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 51 31 43,25 36 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe a BD    A EbCBCCc  CACBacDdbdAbDeBCDcabd

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal        EceaECBc d DB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  b  aC eEAc DCEeDCD    D CAB     AaA    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EdADACB aeCdBEe CeBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,564 303,080 129 139 220 2701 27246

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 56 25 49,75 41 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEcE  ACecDEddBACBCACEdDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAA  CcCBCdBda ca     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik aea   BC DbE cACa  b                    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D E cBa  c CEBBdb D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,890 303,080 68 76 106 1131 11508

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 2 0,50 7 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 80 18 75,50 63 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcbCBbCBAcCACBDBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEeBEAaCEa BCAEDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCeB EAAdDaE DCDB EA BCA   B  A  C D 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen E c  e  D C BEDDecaC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,288 303,080 57 65 89 929 9708

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 84 22 78,50 65 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEcBACEDCBbCBAECACBDB CEEAcDABCDAaAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEDBEbeCEaBBCAEDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac BCCBc AAAabEecCDB EdDea B  B  AC  E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDAeBADeCEBE DCBBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 5 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,442 303,080 138 148 231 2902 29551

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 32 47,00 39 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEbDECeACBcbECCBACBCAdEEaBDDAABcABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EA dAd  aEaBCbBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik d e   BCcDbEEb ea  a          bA c E    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen e Ecc CDedEd c ab   

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,426 303,080 40 48 65 674 6742

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 20 85,00 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEcECBACBcbECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACBAAecCECBCbB Cdda     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BC  bEEAACBECDDBCAEbb  BDACB EAC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEdBCe AECEBcabeDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,775 303,080 124 134 213 2528 25479

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 59 28 52,00 43 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEbaCeACBcDdCCBACBCdbEEDBDDAABbAaeDcD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal E CdbA  CcbBCbBBCAac     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA B   aEdA C  C                     

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEcBCDCd CdBa beDe

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES  *HİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,557 303,080 89 97 144 1606 15966

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 70 12 67,00 56 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDECBACBcDECCBAbBCACEEDBbDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACBAADBCECBCEdeCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik       aC D E   eB      A       A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEb  CDC  Cdc cCDD 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 61   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,195 303,080 149 159 254 3325 34413

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 1 3,75 54 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 46 23 40,25 34 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCdEcd   Cc bECCcACBCACbEcBDDAABEAaeDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAc  aECBCbeca aa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  Ab    C DCE   e  CDc    A              

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D EEd C             

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,704 303,080 134 144 225 2841 28740

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 11 12 8,00 20 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 55 27 48,25 40 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDBAbcbCBbCBAECdCBaBDCbEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal cBAea BEACCEaeBbcEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ab  Cad ce ADCEbceDB  db C a  e  A   E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 5 31
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,111 303,080 74 82 116 1296 13215

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 77 22 71,50 60 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEDBACcbCcbCBAECACBbBDbbEAEDABeDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACaecEA CEaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  E BCe AEAc DaECDCDB   D dAB            

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBeDaCEBEDDecBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,016 303,080 161 171 274 3644 38698

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 3 0,25 4 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 42 31 34,25 29 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEecEbaBAd  CBCCBAdCACBDBDedEAEDABCcADbB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ca ea  aeaebacBCAEae     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCaB   bAD E eCD                     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen dbc  C         D    

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,543 303,080 146 156 251 3249 33600

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 47 24 41,00 34 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcaEaeaCB CBEbdbCc CBCebbEbBDDeAB   Ce  

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal   Cd A  ddCBC      D     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACcA BC   EEA C ECe  CA  D             

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEdBCaC EC a      

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,403 303,080 42 50 68 692 6899

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 23 84,25 70 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEbabBcCBcDEbCBACBCAaEEaBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAddAAeddEbBCEBeC Ea     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA BCADCE AcCB CDDBCAEADBDB AeBDEAC b

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEAcCDC ECEBeBbDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 12 0 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,068 303,080 119 128 204 2383 23936

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 61 26 54,50 45 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEDa BACBcbEeCBACBCAaEEDBDDAABEbBCeAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAddAA  dECBCbBBC dD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik bAe   BCcDaEE  CB  DD d bAD  a e        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D E cB D   C ee eeD 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 3 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,453 303,080 34 42 56 633 6287

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 17 85,75 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aDCEbDECBACBcDECCBACBCAdEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAAbcCECBCdeeCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACcA  CbDCEEAACBE DDBCAE    B  CB EAC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDC bCcBeBaDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,915 303,080 97 106 158 1715 17096

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 69 16 65,00 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEbBACdDCBCCBAECACBDBDaEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEeBEAaCECBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE  CaB                                 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcDaCEaEcDeacb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,659 303,080 5 8 9 108 802

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 106 9 103,75 86 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBEDEbCBACBCAaEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAC AAD aECBCdBBaAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADbEEAACBECDDBCAEcDBDB ACBDEACCD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECE aBCDDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,022 303,080 20 26 31 295 2648

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 97 7 95,25 79 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAC DCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAd

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACEDBEACCd BBaAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   C B EAA DC CDCDBE dD  ABB B DACA E C

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDCaBe

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,550 303,080 8 11 13 132 1035

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 105 11 102,25 85 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAdCACBDBDdEEAEDABCDADbB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdA EDBEAaCE BBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCaAEAAADCECDCaBEEADBCdBBDB DACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBdDCCEBEDDCcBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,810 303,080 163 173 281 3916 42490

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 35 30 27,50 23 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBcbEba  d CBbCBAECACBDBDabEAEDABCDAbAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbdE ccACCbaaea bac     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  d  Cb   c    E ae                      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen       a        c   b

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,053 303,080 164 174 282 3935 42766

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 31 17 26,75 22 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe  D* EDEeBbCBcD  C dCBCAbcEbB beeBbA C   

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EA B A   EC CEBea E      

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik cdC    C    Ee                          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 8 7 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,669 303,080 55 63 87 924 9651

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 84 22 78,50 65 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECAbBDBDaEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbCE cEcaCdaaBCbEDa     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ab BCCcAEAbAD ECDeDBEEAD CdB  a      E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACdADCCEBEeDCeBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ERBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,189 303,080 156 166 262 3468 36368

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 1 0,75 11 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 45 29 37,75 31 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEbcEbBACBcbdCCBACBaAeEE BDDAABcABCaAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal dbCdAAecacaBCEBaCAbe     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   b   BC          aceBC dAD b  A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   c  B              

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 3 31
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,837 303,080 106 115 168 1865 18659

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 69 27 62,25 52 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDaCBACccDEbCBACBCAaEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EeedAc cacbBCbBeCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAeBb  CdD EEA eB  DD Cd     B          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbcCDeccC BcBCDDb

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,340 303,080 45 53 71 702 7074

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 16 84,00 70 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAC DCBbCBAECACBDBDebEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACE  c CCdCBBCA DB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A  BCeBcEAc DCE DCDBEc D CdB cB DACACE  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDACBADCCbBdDDCcB 

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 8 2 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,582 303,080 113 122 182 2004 19973

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 65 18 60,50 50 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCdEcECabCBbDECCBACBCAdEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAAeBCECBCEBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  Ae    CAa EE  C  C    d     e          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   E    Da  CcBeBacDd

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 3 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKI N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,845 303,080 83 91 130 1474 14785

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 75 24 69,00 58 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcbCBCCBAdCACBDBDbaEAEDABCeADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal cdA E cEAdCdCeBCAaaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad  CCBAEAA DCE bC   E D bAB  B   C     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCcBEeedccb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,637 303,080 48 56 77 753 7805

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 23 82,25 69 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDdEEAEDAaCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeEbcEdbCbaBBCAdae     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCeB EAAAaCEaDCDBEEbD bAB  B  ACA ED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcDCCEBEcDCeBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 4 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,959 303,080 81 89 126 1428 14374

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 2 3,50 50 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 75 21 69,75 58 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcDdCCBACBaAdEEDBaDAABcbBCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal E ddA    caBCEcB bba     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACB  BCADCEEA CBE D BCAEbD  B eCB      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEbbB DC ECEBd b DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,116 303,080 118 127 200 2296 22999

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 1 2,75 39 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 62 24 56,00 47 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCbEDaeBACB  ECCBACBdAaEEaBcDAABEAaCaAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal dbCdbAD CEacCEaBa Ea     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACB  BCAD E AACBECDDBC b D bB          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   EE dCa      e   D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 1 77
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,404 303,080 87 95 141 1565 15602

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 8 17,00 57 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 77 37 67,75 56 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBcEEcBACceCBbCBAECACBbBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEcaaACCbadBCeEad     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE ddeBbEAAADCE DCDBadbD CdBBDB  A ACEba

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAecCadDaCccEcDCaBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 2 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 4 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,481 303,080 47 55 75 731 7521

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 87 16 83,00 69 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CaBDEbDBACcbCBCCBAECACBDBDCbEAEDABeDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACd dEACCdCBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCB EA  DbEaDCDBEE DBCAB  B  A      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEdDACB DbCEBEeDCcBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 11 1 85
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBE R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,303 303,080 150 160 255 3340 34646

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 46 23 40,25 34 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDbEEDE BACBcbECCBbCBCAdcEaBDDAABcbaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal aACdbA cdaaaCbdBCbED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   C    C DaE   C   DD eA       A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,291 303,080 155 165 261 3431 35868

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 47 34 38,50 32 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEcEaabCBbbdbCBACBCACEEaBDDAABcABCeea

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAddAAeeaEaBCEBddAcD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik ddeeb BCcDaEcAcC c Db  A AD             

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 5 2 2 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,659 303,080 11 16 19 184 1481

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 103 12 100,00 83 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcDECCBACBCAeEEDBDDeABEAcCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAdD aECBCbBBCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADCEEAACBECDDBCAE DB BDACBDEAC D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECEBeBaeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,141 303,080 14 19 24 254 2231

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 100 13 96,75 81 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBdDECCBACBCAaEEDBDDAABEABCDAb

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdbAeBCECBCdBeCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAaBA BC DCEEAACBa DDB AE D DBDACB EACCD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECEBcBCbDe

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,543 303,080 107 116 172 1907 19163

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 66 19 61,25 51 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDECBACBE EbCBACBCAb EDBDDAABEABCDAa

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal E edAA  aECBCbBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dAe e BC ab   bC   D                    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D EbABCDCcECEBeeCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,745 303,080 75 83 117 1306 13289

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 78 26 71,50 60 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEDECaACccDECCBAbBCcCEEDBDDAABcABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal dACBbAadCEaBCbedCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  ACB   C a EEAAC   DD CAddD  B eCBbEA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEdBCDCcECEBaBCeDd

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 3 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,300 303,080 122 131 209 2479 25074

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 58 22 52,50 44 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEbcBACaDCBCCcAdCACBbBDdEEAEDABCD  e 

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal cd CE  c  ebbBBCeEeB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik A   CC  EA bDCE DC B                    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEdDACB D C BEcDb ab

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,647 303,080 131 141 222 2739 27717

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 55 25 48,75 41 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe dDCEbDEeBACBcbEdCBACBCACbEcBDDAABE dCDAa

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  A d    acaBCbBBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik d Cc  dCeD   A Cca                      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbaCDCA CEe  CcD 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 1 2 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,548 303,080 145 155 249 3177 32782

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 10 7,50 25 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 52 39 42,25 35 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBD ED   cDCebCBAECbCBcBDbbEAEDbBCDcDbe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal Ad eaD dACCdCeBC caB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac cCdd  A eDCECca B cb  dAB     A      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen aEcDAb cDCb BaDae dC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 2 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 4 38
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,619 303,080 79 87 121 1370 13878

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 79 33 70,75 59 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CdBDEEeaACcDCBCCBAECACBDBDbEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAda eddCCdbeBaAaDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac dCCc EAAADCECDCb aEbDBdAB  BbDA A EDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADcCBcDCbbeEeDCecC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 4 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MKAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,563 303,080 96 105 157 1699 16952

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 70 19 65,25 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe B CEEcECBACBb ECCBACaCAC EcBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EA dbAb CEaBCEBdCdEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA  C   EE  eBECDDBCc       A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEb BCD ebCEcc C DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,982 303,080 112 121 180 1994 19883

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 12 7,00 23 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 65 16 61,00 51 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDCdEAEDbBCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEDBEACCbCB CAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ab BCCBAcAbAadbecd BE da  d             

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 6 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,153 303,080 39 47 62 664 6625

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 4 3 3,25 46 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 20 85,00 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BaCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAeBAADdaEbBCdBeCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAeB   e  bEEAbC  CDDBeAEADcbBDACa EA  D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen bAEEbcCDCAECEBaBCeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,268 303,080 28 35 47 528 5217

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 91 12 88,00 73 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDddEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABA Ee E dCb BBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEbA   ECDCDB EeDBCdBB B   CA E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDACBcDCCEBEDDCe C

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,613 303,080 95 104 156 1698 16938

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 68 12 65,00 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACB bECCBACB Ad E BDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  AedAA    bB  BBCAaa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  AecA  C DCEEA C E D  C  d              

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEE cCDCAECEB B cD 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 1 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,787 303,080 59 67 91 970 10131

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 82 17 77,75 65 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEeBACcDCBbCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACc BEAeCEaBBaAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Adb CeBA A  DCE DCD   AD  A   B  AC  E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDACBADCCEBceDC cb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,936 303,080 102 111 164 1789 17854

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 68 17 63,75 53 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDE BACB DECCcACBCAdEEDBDDAABE BeDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  eCdAA  aEaBeEB CAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik bAaBA BC  CEEAACB  D   d d              

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D EEA CDb ECcBe b Da

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,868 303,080 65 73 100 1050 10808

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 82 23 76,25 64 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDaEEDECBACB bECCBACBCAeEEDB DAAaEABeDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  ACdc   a aBCbBdCdEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EAeBA  CADdEEAACBEaDD  AcbD DB ACBbEAC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCcECEecBCDDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 3 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,323 303,080 139 149 232 2928 29817

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 54 32 46,00 38 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBD EeBcCEcCBbCBAEecCBDBDdEdccDABeaADAe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACaDeEAeCbaBBCAdaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik cb BCCc  A  D E                         

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbD CB DCCbBdeDCcdb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,695 303,080 41 49 67 686 6860

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 14 84,50 70 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBEDdCCBACBCAeEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAA   EaBCEBBC cD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA BCADCEEAAeBECDDB A bD D  A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbBCDacECcBeBCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,711 303,080 94 103 155 1697 16921

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 72 27 65,25 54 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDBACEbCBCCBAECACBbBDeEEAEDABCbADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbCbeeEACCEaeBC EDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  d  Ca b A ADCE DCDB dA  dd  b   A  dEe 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEdDA BcDeCcB DDecBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 3 38
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,191 303,080 73 81 115 1264 12786

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 77 18 72,50 60 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcbCBbCBAECACBDBDdEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACd  Ed CdaBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE  CCB cA ADaE DCDB   D  A     D    E C

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EbbDACBcDCCEBEDDd c 

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ZERENÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,483 303,080 142 152 244 3072 31517

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 54 41 43,75 36 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBcaEDBb cDbBbCBAdCACBDcDaddAcDABCDADbe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdbCEDccdaCbadBCAdac     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCB bAbd  b De    cD  A   B  A   c  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen dEeDb BAcCC eEaDC Bb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 2 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,689 303,080 60 68 92 975 10141

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 82 19 77,25 64 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDaACcDCBCCBAdCACBcBDdcEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAda BEAdCbadBdAcDe     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCaB E AADdE DCDB   DB     Bb AC  E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBEDDC BC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 0 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,392 303,080 43 51 69 693 6901

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 0 5,00 71 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 15 84,25 70 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDE BACBEDECCBACBCACaEDdbDdeab      

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal Eb B A B ECBCdBBCAcD     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADCEEAACBECDDeCAEbDBDBDACB EAC D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   EEABCDC ECEBBBbeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 6 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,260 303,080 1 1 1 27 198

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 112 8 110,00 92 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEcBACcDCBCCBAECACBDBaCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEDBEACCECBBCdEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEbDBCABBDBDDACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACccDCCEBEDDCBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,387 303,080 148 158 253 3266 33881

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 49 32 41,00 34 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDdEcBe   CBCCBAEaACBDBDCEEAEDABeDADbB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeE   eadcCBaaAEa      

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Aa abe   bb     DCc       d   cDDe      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen cEce CB c dEB  cd  C

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,690 303,080 24 30 35 338 3084

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 99 20 94,00 78 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBEbECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal aeedAAedaEbBCEdeCdED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACcAbBCADCEEAACBECDDBCAE DBDBDACBDEcCCb

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCcECEBeaaDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,245 303,080 51 59 81 775 8051

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 86 17 81,75 68 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEcECBACBEDECCBACBdACEEDBDDAABEdBCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACecAedCECBCddBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik bACB  BC  aEEAACBEac   Ad DBDB A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen eAEEABCDCAECEBeBbDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 6 2 46
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,880 303,080 37 45 59 640 6373

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 89 14 85,50 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcCEEDECBACB bdCCBACBCACdEDBDDAABEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAed AD CEaBCEBBC Ea     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  ACBd BC DCEEA CBECDD  d   BDBDACBbEAC D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCb  ECEBcBCDD 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,028 303,080 123 133 212 2520 25409

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 3 2,25 32 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 59 27 52,25 44 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDaEDBAeEDCBCCBAECACBcdDCEdAEDABeDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal  e  d  E eCbadBa aDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  EbBCac Ec Aa E DCD         B a DAb     

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EbcD CdbD CEB  D e C

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,480 303,080 133 143 224 2812 28517

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 0 2,00 29 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 52 15 48,25 40 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEbDE a CcEaECCBACBCACEEaBDDAABEABCDAb

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACe     E  eb dCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   e   BCe  EEA CB  e     A     A        

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen D     C    C c    D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,897 303,080 152 162 257 3365 34986

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 46 26 39,50 33 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEE ECBAbccbE CBACBCAaEEcBDDAABEbBC AD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAC c   acaBCbadCb a     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   ad  cC D EEc C   c                    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen e EEb CD   e B  b c 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,387 303,080 69 77 108 1172 11915

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 3 2 2,50 36 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 77 11 74,25 62 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEb E BACB  ECCBACBCACEEaBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal d CdAA  CEaBC BBCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  ACB  BCADCE A C  CDD Cd     B  C  E    

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen   abABCDCcECEBBBb DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,751 303,080 151 161 256 3349 34746

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 2 12,50 31 30,96 31,17 27,15

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,81 18,43 12,43

Toplam: 120 41 4 40,00 33 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDE B CB  dbC AC                    

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Matematik EACBAbBCADCEEAACBECDDBCAEdDBDB          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 1 1 5
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,634 303,080 92 101 153 1665 16535

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 74 32 66,00 55 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBbDdCCBACBaAeEEbBDcAABEbaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACBAc ebEacCdBdadda     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACBA BC DCEEAACBaaDDBCdE b  e A B EA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DcEEA CDC ECdcdaCeDa

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 5 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,769 303,080 29 36 48 540 5290

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 90 9 87,75 73 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe  DCEEDECBACB DECCBACBCACEEDBDDAABcABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal Eb BbAbBdECBCbBBCA       

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA BCADCEEAACBECDD  A  DB B          

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCcECEBcBbDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,352 303,080 30 37 49 550 5359

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 92 18 87,50 73 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDaACcDCBCCBAECACBDBDaEEAEDABCeADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAdEaBEACCbaBBCbcaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE  CCBAEAA DadbDCaB Ed  CAB  BD ACAC DC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBcDCCEBEDDCBBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,304 303,080 70 78 110 1202 12274

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 80 27 73,25 61 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEE E adCccDEbCBACBCcebEDBDDAAacAcCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal bbedAAbcaEaBCdBdCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACB  BCADbEEA CB aDDBCAEdDBDBDACB      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbBCDCAbCEe BCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 428,341 303,080 16 21 26 278 2507

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 99 12 96,00 80 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEEDBACcbCBbCBAECACBDBDaEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABA EDBEACC deBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCB EAAADCECDCD EddDBCABBDBDDA ACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADAaB D CEBEeDCc C

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,873 303,080 158 168 266 3568 37620

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 4 1,00 14 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 47 45 35,75 30 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe dDCEbDce ACBEDdCCBcCBCAbE DBDDeAddABeeAa

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EbedAcb aEaBeEaBbAac     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik Eda      abEEAA B b   C       De  c dC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen eAEb caad ECbBcebeDe

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,841 303,080 108 117 174 1954 19491

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 67 25 60,75 51 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDaEbaAC bCBCCBAdeACBaBDCEcAccABeDADbB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bBACE  EAaCdbBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCeBAEAc DCECD D    D b           c  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EbAD CB DCdb EDDC Bd

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,423 303,080 71 79 111 1218 12426

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 80 28 73,00 61 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcaEE ECBACBcDECCcACBCAaEEDBDDeABE cCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal abCdAA d caBCdecCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik d CB bBCADCEEAACB bDD CA bDaaBDAC ec C D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEbdBCDCAdCEBBcCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,195 303,080 90 98 145 1614 16030

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 71 18 66,50 55 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEbE BACBEbEbCBACBCAaEEDBDDAABEAeCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal cbCdAA c dCBCdBdCAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACB   C DaE A CB  D  CA                

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCc CEB dCcDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,801 303,080 66 74 102 1074 10999

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 81 20 76,00 63 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBbEEDBAC DCBdCBAECACBDBDCEEAEDABCDADbe

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal edACa  cc CEaBBCAcDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Aa  CaBAEAAbDCEeDC   EdDBCA BaBb  CA E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EE DACB DCCEBE D cBa

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR D URSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,926 303,080 135 145 228 2889 29419

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 0 0 0,00 0 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 51 15 47,25 39 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEBDEbDBAbEDCBCCBAECACBDBDecEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACE dEAaCEadBC caB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik  c BC    A    E  a   b                  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,946 303,080 82 90 127 1431 14379

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 76 26 69,50 58 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe acabEEDBAacbCBbCcAEaACBaBDCEEAdDeB      

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdACED EAdCbaBBCAcDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBbEAAADbECDC B   DBCAB  BD eCA E C

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAbAbB DCCEBEcDeeBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 5 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,483 303,080 54 62 86 910 9500

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 84 21 78,75 66 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAdbDCBbCBAECACBDBDeEEAEDABCeADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAbEDaEAaCdCBaCdcaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCBA AbbDbECDCD E  DBdAB  B      E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCbBEDDCaaC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,414 303,080 88 96 143 1588 15807

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 72 20 67,00 56 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEbDECBACccDdCCBACBCAdEEcBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal  ACdAA  CECBCbBdaAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik  AaB   CbDCE A C   Da CA c      b   A   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEcBCDCd CEBd aDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
SAYILAR 5 1 1 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,478 303,080 85 93 135 1501 15053

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 3 1,25 18 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 74 19 69,25 58 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe aEcDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdACEe EcbCECBBCAEce     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCBe cAADCE cCD E ADeC BB B  AC  E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen Eb  Aba D        c  

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,915 303,080 128 138 219 2689 27151

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 1 0 1,00 14 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 56 23 50,25 42 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDbEEDa B CBcbEbCBACBCACEEDBDDAABEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal abbdc    EaBCbBaCbEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik   acA eC DbEEA CBECDDBe  dD  e  CB      

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen    E         B      

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
SAYILAR 5 2 1 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 3 62
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,515 303,080 46 54 74 730 7515

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 88 21 82,75 69 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEaECBACBcDdCCBAbBCAbEEDBDDAABEAaCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAbb aEaBCbBeaAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBA  CADCEEAACBabDDBC   D ae eCBD AC D

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECEBdBC DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 3 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,587 303,080 86 94 140 1559 15579

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 75 30 67,50 56 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEaBA EbCBbCBAECACBcBDacEAEDABCDADbB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal bdACEDeEAaCECaaCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik dE BCaBA AA cCEbaeDB    BCAecaBe A   E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEdDAeBADCCEBcDDee b

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 4 38
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,114 303,080 114 123 184 2016 20076

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 64 16 60,00 50 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDadEbECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEAB    

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAb  CECBCE   A D     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dACd      aEEAAC   D     e              

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen eAEEeBCDCc CdB dbeDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 0 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 1 8
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,396 303,080 58 66 90 943 9852

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 83 18 78,50 65 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAdCACBDBDCEEAEDABCDADAa

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEe EAdCEaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac  CCBA AAADbE DCD  ddD bA   B  A   E  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEbDACBdDaCEBE Dadae

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 3 38
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,731 303,080 22 28 33 325 2965

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 10 22,50 56 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 0 6,00 86 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 98 15 94,25 79 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCcbCBAECAbBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEDBEACCECBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ac BCCBdEAbbDaEaDCDBE bDBCdBBDBeD CeCE  

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADAC AD CEBEDDCcBe

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 3 1 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 3 69
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,156 303,080 120 129 206 2410 24170

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 2 5 0,75 11 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 63 36 54,00 45 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BcaEEcdbdeCBabECCBAbBaebEEbBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAA cCECBCdaaCAaa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik dAC d  C   b AAC  aD       B BDAbBeEACC 

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen ebEEbcdDCe CEB BeDba

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 1 0 20
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 1 15
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,480 303,080 52 60 82 784 8181

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 86 17 81,75 68 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECBACBcaECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal cACdAA  CEbBCdB CAEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik cACce  CADCE AAC  CD  dAEbD  B A BbEA CD

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAE dBCDCAbCEBeaC DC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA  H VNĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,431 303,080 35 43 57 634 6290

Katılımlar: 164 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 30,96 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,30 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,96 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,79 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,76 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,82 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,70 15,16 10,24

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,11 3,27 2,18

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 17,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 4,41 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,82 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,16 2,27 1,47

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,40 10,66 6,92

Toplam: 120 91 21 85,75 71 68,98 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAEaACBaBDbEEAEeABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAec  EACCEaBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AceBCCBAEAAADbECDCDB  bD a BaDcb AbACED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACecDaCEBEDDCeBa

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 2 54
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,853 303,080 4 14 17 166 1314

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 104 13 100,75 84 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAEaACBaBDCbEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeae EACCdbBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDB DeCACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADeCEBEDDCeBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,537 303,080 3 6 7 100 740

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 9 0 9,00 90 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 107 12 104,00 87 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal AdAeEDBEACCbaBaCAEad     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEeBCCBAEAAADbECDCDBaEADBCABBDBDDACACED 

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCbBEDDCcBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,072 303,080 7 100 152 1661 16439

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 5 1 4,75 68 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 5 1 4,75 68 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 72 24 66,00 55 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEbeBACcDCBbCBAd ACBDBDdEdAEDABCbADA 

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ddA  e EAdC CBBC da      

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik Ad BCCc EAAADCd DCDBEcADBCdBe    A A    

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen E dDACBAD CEaE D ccC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,477 303,080 5 25 30 290 2598

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 2 0 2,00 20 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 5 2 4,50 64 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 98 10 95,50 80 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAbEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAc

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEbcdACCcCBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCBAEAAcDCECDCD  EAD  ABBDB  A      

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACccDeCEBEDDCBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 1 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 0 69
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÜNSAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,137 303,080 8 132 211 2516 25384

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 4 1 3,75 38 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 1 0 1,00 14 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 59 25 52,75 44 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe BcbEEDECBACBcDdbCBACBCAaEEcBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EACdAADBCEaBCbeeCbEa     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACc   CA bb  c    aD  d A   e A BbEA   

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen    b d       Be   D 

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 2 0 40
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA  ONTA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,164 303,080 6 38 50 599 5861

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 5 2 4,50 45 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 6 0 6,00 86 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 91 18 86,50 72 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBAC  CBCCBddCACBDBDCEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal  dbCE  cACCE BBCAcaa     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AcDBCdBAEAAADeEaDCDBEEb BCABBcBa  CACE a

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEAeACB DCCEBEDDCBBb

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 2 77
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,321 303,080 2 4 5 78 592

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 7 2 6,50 65 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 108 11 105,25 88 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECACBDBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABACEDBEACCdCBBCAEDB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AEDBCCBAEAAAaCECDCDBEEbDeCABdDBD AeACEbC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEcDACBADCCEBEDDaBBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 3 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 457,560 303,080 1 3 4 73 539

Katılımlar: 8 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 35,12 31,17 27,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,91 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,25 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,06 9,98 7,95

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 22,41 15,16 10,24

Geometri 10 8 1 7,75 78 5,41 3,27 2,18

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 27,81 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 5,31 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 5,22 3,92 2,50

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 4,00 2,27 1,47

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 14,53 10,66 6,92

Toplam: 120 108 10 105,50 88 89,53 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEEDECeACBbDdCCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAedAADcCEbBCdBdCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADB BDACBcEACC 

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 5 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 13 0 100
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,058 303,080 1 13 16 148 1172

Katılımlar: 1 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 35,00 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,05 1,56

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 9,98 7,95

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 26,50 15,16 10,24

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 3,27 2,18

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 36,50 18,43 12,43

Fizik 7 7 0 7,00 100 7,00 4,48 2,95

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 3,92 2,50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 2,27 1,47

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 16,25 10,66 6,92

Toplam: 120 105 14 101,50 85 101,50 70,24 54,44

TYT Türkçe CEBDEEDBACcDCBCCBAECAbBaBDeEEAEDABCDADAB

Cevap Anahtarı A CEBDEEDBACEDCBCCBAECACBDBDCEEAEDABCDADAB

TYT Sosyal ABAeEDcEACCdaBBCAEaB     

Cevap Anahtarı A ABACEDBEACCECBBCAEDBDAEDA

TYT Matematik AE BCCBAEAAADCECDCDBEdcDBCABBDBDDACACEDC

Cevap Anahtarı A AEDBCCBAEAAADCECDCDBEEADBCABBDBDDACACEDC

TYT Fen EEADACBADCCEBdDDacBC

Cevap Anahtarı A EEADACBADCCEBEDDCBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 4 0 80
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT TG202506

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,731 303,080 1 32 39 432 3995

Katılımlar: 1 174 287 4293 49349

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 31,17 27,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,35 1,81

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,05 1,56

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,79 2,29

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 2,79 2,29

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 16,50 9,98 7,95

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 20,75 15,16 10,24

Geometri 10 6 0 6,00 60 6,00 3,27 2,18

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 26,75 18,43 12,43

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 4,48 2,95

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 3,92 2,50

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,27 1,47

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 17,50 10,66 6,92

Toplam: 120 94 12 91,00 76 91,00 70,24 54,44

TYT Türkçe BDCEE ECBACBcbdCCBACBdACEEcBDDAABEAaCDcD

Cevap Anahtarı B BDCEEDECBACBEDECCBACBCACEEDBDDAABEABCDAD

TYT Sosyal EAbBAADBCEbBC BBCAED     

Cevap Anahtarı B EACBAADBCECBCEBBCAEDADAED

TYT Matematik EACB  BC DCEEA C ECDDBC EdD  BDACB  AC  

Cevap Anahtarı B EACBADBCADCEEAACBECDDBCAEADBDBDACBDEACCD

TYT Fen DAEEbBCDCAECEBcBCDDC

Cevap Anahtarı B DAEEABCDCAECEBBBCDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
SAYILAR 5 3 0 60
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
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