
SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,524 275,140 189 269 272 5378 70723

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 51 26 44,50 37 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe      EBEABebaABDC CDBBcBDbDd dCACDedEeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal           ACBCaAB E      

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBBb  A EA C ACaCDb EbCECce          

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acb   Da ce  DEaB eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 2 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,426 275,140 185 264 267 5256 68349

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 50 17 45,75 38 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAcEBEdBa DcBDCACDBeABDaDCBECAeDDAEDAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bAABEdAEBbAeBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  d CBaD   a         D                   

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA RÜYA BALK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,406 275,140 238 335 339 7131 105417

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 35 19 30,25 25 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EedAcEdEA a DeBDCbCDBBABDbb             

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcAeECAaBDACBCbABE c     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik   aCeB              D   A               

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen aEd c               

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,842 275,140 30 47 47 637 5462

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 92 9 89,75 75 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEdEAB CaABDCA DB ABD DCBaCACDDAEaAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal  AABE AEBDACBCaABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBD b DE C   C CDCDEACECaC C BA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAE DBAcBACDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,876 275,140 218 305 308 6062 83470

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 43 15 39,25 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe Edc   dEABc c eDbACDcBABD adBEC   DA    

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBaA BCCABdEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D  C     A          eCD A d D    B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen               b  B  

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADOÖRZĞHBLSKH 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 137,652 275,140 250 359 366 8617 145652

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 24 -2,00 -5 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 8 42 -2,50 -2 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe eeca bcae cABdebaeC bcead b   c    Ea cb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal acaceEdabbaedCa          

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik  ab   C     Ae   d   c                  

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 470,669 275,140 4 4 4 30 149

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 112 7 110,25 92 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDAdBCACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCEdDCDAaEACCDACECDCDEACDBCbCDAADDA

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAaCDDABBA BBACEe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,070 275,140 196 277 280 5517 73425

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 52 36 43,00 36 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdaEaECc  B AAbCCDaDcBABadDdcb  AEDAEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEee cb dBbAeCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC dacCECDd A Ed      aD   Ad B         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCB A  DedeaeeBcACbB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,530 275,140 36 55 55 852 7814

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 90 14 86,50 72 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECBaEE DBAB AdDCCDCDcBABDaDdBECAAEcAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDACBbACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDC BCEdDCDAD ACC Ad  DC     BCC D  DDA

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen cbBEAEC DdBBeCBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,303 275,140 45 66 66 1083 10683

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 89 22 83,50 70 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEaBEEEbDB BceeDCCDCDBBABDCDCBECAAEDAaD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDACBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb BbECDCDADEACC Ae CDC dACDB CbDAA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbacdcCDaeBceaBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,757 275,140 202 285 288 5714 76942

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 48 25 41,75 35 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEdEAB CaAcD eaDcBABDCDdBECACcDdEaAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal deecE AcB ACBCbABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  aeCc    A          D   AbE             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BE      eD   D  eBe 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,606 275,140 113 156 156 2605 29202

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 75 35 66,25 55 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EdBecEeEdBddaABDCeCDcBAeDCedBdCACeDAEDAb

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABEdAdBDAdadbABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDC dbcdaCDACECDCbEACECe    BA     

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcdAECDddDBACDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 2 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,503 275,140 213 298 301 5951 81290

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 51 44 40,00 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBbEEdceacbDABbCeaDadAcDCeCBdCbCDeAEDAd

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal ceeeECAdBeACBCaABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEeeBB b d      Ad CD  EeaEC     B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEdcE DccDcdeDa cee 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,364 275,140 43 64 64 1057 10386

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 88 19 83,25 69 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBA EdEABcCDABDdeeDBdABDCDdBEdACeDAcDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDA BCCABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBBDCDAD A C AC CDC  A ECDeCCCBA DA D

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAdCDadDBA DECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,595 275,140 231 327 331 6753 97159

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 41 29 33,75 28 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAcEBE    b  DCACeaBdeDacdBECbCaedEeda

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bAbcEdAEB ACBCaABEE      

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBB a d  d   e   Dba dCEC C          

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 4 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR ALHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,199 275,140 230 326 330 6733 96675

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 37 12 34,00 28 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe Ee AE dE B CcceDdACDcdAB d CBECbCeDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal Ec BECAEB   BCC B E      

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik          A                E             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,076 275,140 186 265 268 5301 69400

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 55 41 44,75 37 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe deBAEEdc    a  bbeCDcBcecaDd ECAeacdaeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECcEBbACBCaABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik cE CaBDdaA  A   AC  DC  ACdCDe  bB  DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen aEbAdCDadcB CebdeBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,087 275,140 67 96 96 1602 17015

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 79 9 76,75 64 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEdEABcCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEaCBBDC A bACC A                       

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen a dAE D  DcACDEC  eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,004 275,140 19 31 31 456 3530

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 98 17 93,75 78 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe aAabBEb CaBAB Ae CCDCDBBABDC CBbCAAEDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDAdBCACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECDdDADEACC ACcCDCDEbCDBCCCDAADDA

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBEAdCDDdBBAeBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,419 275,140 55 79 79 1341 13791

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 85 22 79,50 66 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BbEeBaEECaBcBcAeDCCDaDBeABDCDCBbCAAb AED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDAdBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCECDdDbDEAdC ACddDCDEA DB         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBEAECDb BBAeBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,139 275,140 17 28 28 425 3212

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 98 14 94,50 79 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbaAEEdEcB CDABDCdCDBBABDCDCaECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBBDCDADEA C ACECDCDEcCECDC CCBA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAaCDBAcBdaDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,094 275,140 99 136 136 2236 24423

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 76 24 70,00 58 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBA E EAB  a BDCACDBBcBDaDCBEdACDDAa A 

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDACBCCABbEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCaBcdcADEAdCDAC CDCcEAbdCDa          

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcbAcCDBADB eDECB eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,134 275,140 162 222 224 4092 49463

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 12 13,00 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 63 34 54,50 45 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAcb EAcdCDdBDCACDdBcebabCBECACDDAEaA 

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal E ABECAcBaA BCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbC BD cAcaA CDACaCDb EeeEdc  Cea      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEaAdCD d e  e Ce e 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,311 275,140 81 113 113 1835 19558

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 81 27 74,25 62 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECBEEECDBABBAADCCcCDaBAcDCbCBEdAcEDebD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEbAcBDACdCAddAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECDaDADcdC Dc E D b A   Ca  AA e 

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdBcAECDbdBBAaBBbCEe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,248 275,140 78 110 110 1800 19212

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 78 13 74,75 62 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBAEEBaABdCDABDC CDBBABDCDCBECAaDDAaDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal Eb BE AEB ACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bC B d A EACCDAC CDC  bCECD           

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen B bc  D cDd  DECBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA DALDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,694 275,140 134 187 188 3314 38385

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 68 29 60,75 51 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEEcCDBABcAbDCCDCbcBABabDCBdCbAEDAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAdBeA BaACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDaEBCEdcd A EA   Ad CDC  A D          

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen D acAEC DdBcdbBeAeb 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,902 275,140 242 342 346 7393 111908

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 33 23 27,25 23 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAE BEEE bcdBaA bCCeCDcBABb cCc   A   ED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE eb Bb CB    cEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik  a e        A bc d                      

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdB e      e   e   B

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,673 275,140 169 233 235 4289 52374

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 60 30 52,50 44 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dbcAEbaaeBcCDABDCACDBBde dD Ba ACDDeEaAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal cAABEdAaBeACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bC B d e      A c DC  A EC     B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcbeaCDBAeB eDECeBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,558 275,140 221 308 311 6117 84597

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 44 21 38,75 32 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E BA b EA   c eDbdaDB  eDCbCebCeCDbAED  

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal   ABECcEB AC C ABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEaCBBD  A         CD  Ec               

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BdadcC    c   a  B  

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,600 275,140 155 212 214 3904 46656

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 63 28 56,00 47 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  AECBEEbdaBcc AbDdCDCeBeceDCeCcECAAaDAE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEcAAEBecCBCACC EABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCECDbeA EACC Ad  DC EA            

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen D acAaeDDe B  Bc    

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,067 275,140 156 213 215 3933 46989

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 61 20 56,00 47 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAaCdEEaCDBAB AADCCDCDcBABDabdcECdeEDAEa

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEaceEBDACBbACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCD EBCEdDd A E       CDC  A  c         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen D      DD         be

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,113 275,140 128 180 181 3165 36539

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 68 25 61,75 51 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEdadB CaA  CbaDceABcCDCadCACDDAc AE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal E AcECAEBaACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBB CDdD   C AC  DCDE  ad  C  B  DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcC   Dac eAeD CBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PULGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,756 275,140 220 307 310 6103 84446

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 43 16 39,00 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAE daEECaB   bebCCDCecBABDbDCBbCAAa    

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE   E  bd               

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDC  CEd  eA EA C  C CDC EA Dc   DA    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,873 275,140 151 207 209 3769 44643

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 64 29 56,75 47 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdBaEECDBcda dDCCDCec ABcbDCBECAAaDAEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAEBeAaBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC  EceEbeb ADd    A  dD   Ae B         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdBcddCDe BB CBe CEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,846 275,140 141 196 198 3484 40579

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 63 14 59,50 50 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe cAE dEEE DBAB AADdCD DBBABDCDCB     DAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEE bEB                  

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb BCE DC AD ACC AC  DC EA DBCCe Ac   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbB dd  e  c C BACbB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,921 275,140 207 290 293 5800 78501

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 51 39 41,25 34 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdecEcCaBea AdDbCeCDBdABaaeCBaCAcEadED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE Ae BbAbBCACe EABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCeaEB Ed  DAD A       D      B  eDc    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen D acdbaeee ccC eAbEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,910 275,140 56 80 80 1359 13971

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 18 79,50 66 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBA bdEAB CDABDbdCDcd BDCDCBaCACDDcEeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDdDAD A C AC CDCD  bdCD C CB  D   

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen Bcdd CDa DBcCDECBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,264 275,140 61 88 88 1456 15164

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 83 20 78,00 65 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAa daEECDBeBcAbbCCDCecBABDCDCBECAAaadED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAA BDAaBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb aCEC CDA  A   A  CDbDEACDB CC   D  

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdBEAbCDDABBdeBBACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,827 275,140 129 181 182 3177 36702

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 68 28 61,00 51 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe Ed A bdaABaCDABaCAaDBecBaCedBdCACDDA aAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bccBEbAEBaACdCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEC  B d ADaAd     CDCDEb Ed     B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAdCDBADBAbDEeBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,018 275,140 16 27 27 385 2950

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 98 12 95,00 79 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBA EdaAB CDABD ACDcB BDCDCBaCACDDAE Aa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDCaA EACCDdC CDCD AaECDCCCCBA DAAD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEdAEeD ADBdCDECBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,453 275,140 122 168 168 2904 33151

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 72 31 64,25 54 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAbEdaABcCDABbCAaDBeABDCDCBECcCDDAaeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal dcABEeA BeACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBaDdaADE  C ACbCDbD ACEdDC C B   A  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acb   D dDce eaCBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,301 275,140 119 164 164 2767 31278

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 68 10 65,50 55 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEdEAB CDABDCdCDBBABDbcCBcCACDDAEDAc

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEB A dCbABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDCDA  AC      D D A d             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen   C E D  D     C    

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,396 275,140 153 209 211 3838 45516

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 62 21 56,75 47 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEecdE CDB BdAA CCDCDcBABDC  dE        

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEc EB  CBaACCAEABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBeECDd A  A C AC  DCDEA  B C  AA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen D a daC e acde eAC B

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,851 275,140 29 46 46 636 5459

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 94 16 90,00 75 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEBEd  CaA DCACDBBABDbDdBECACDDAEedE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcAcE AcBbACBCCABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDC CeBAD A D

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAECDBADBeC dd  BA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,255 275,140 39 58 58 946 8937

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 91 23 85,25 71 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEEEbaBABBeAbCCDCDcBABDCDCBaCAAEDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAbEBDAdBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDdEaCECDdDADEACC ACcCDCDEc DB CCDAA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBEAECebAeBdeBeACEe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,270 275,140 54 78 78 1316 13510

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 86 25 79,75 66 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAcadEaECDBABcAADCCDCDceABDCDCBdCAAaDdED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEacAdB c BCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCECDdeADbAC  bCECDCDEA  B CdDAbD  

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAabDDcBBACBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATURALP ÇAKMAKÇI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,352 275,140 239 336 340 7134 105468

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 38 32 30,00 25 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E  AEEdE    b  DbcbDB ABDeeC EC aDDAae  

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EbbBEd    ACBCCABbaA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik ccbCcB d A       C  a    e              

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acbAadD ece   aCBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,388 275,140 12 20 20 339 2537

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 100 16 96,00 80 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBAEEBEABdCDABDCbCDcBABcaDCabCACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCCABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDdDADEAeCDAd CDCDEACECDCCCeB  DA D

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAECDBADBdeDECBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,686 275,140 118 163 163 2755 31088

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 72 27 65,25 54 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe aAEdea ECDBABdAbDCaDCDcBcBDb CBaCAAEDAaD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBbAdBCACCAE BE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCcCEaeECbdDADEACC A  CDC    Dc         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdaEdECDe eBdC eACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,786 275,140 246 351 357 7972 126805

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 29 40 19,00 16 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe aeBA beEea bDbBDebdDBecBc  d dCdCa      

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal Eb B d  BcA BCbABEb      

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik b  dcc    b ed c        A               

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BbbAb DBAcc eea BBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,759 275,140 28 43 43 598 5093

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 93 10 90,50 75 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E aAEEBEABcCDABDCdCDBBABDC bBbCACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EA BE AEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDa ADEACC AC CDC  AC CD   CB  DA D

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BE AECDBADBAeDECBaeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,845 275,140 227 323 327 6646 95181

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 7 6,25 16 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 39 20 34,00 28 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdaE  dDB  d d CC a c                 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE cAE eAbBCA C          

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbE eE DC A EA   e  CD   cC B         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBcA  eDd B  BeA Ea

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,513 275,140 27 41 41 567 4774

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 92 4 91,00 76 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEBEABaCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBD               

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDCDADEACCDACECDCDEAb              

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAECDBADBdCDECeBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN AKBIYIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,057 275,140 245 348 352 7675 118687

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 36 48 24,00 20 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBecbcade  bAeDbcCDceABDC CdECbacDAa Ab

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal dAAcEdc BeAeBCaABbEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EaC BD a D     e   Db  A cec           

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen ccadaaD  De  caaeBd 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,078 275,140 58 85 85 1433 14890

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 22 78,50 65 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAaadEE bDBABcAADCCDCDcBABDCbCBECAAaDAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEbAEB ACBbACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb aeECDd ADEA    C CDCDEAC BCCCDA    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAaCDDdBedaBBACbB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,550 275,140 175 246 248 4702 59381

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 57 29 49,75 41 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BbECdaEECaadc AeDCCDCDBBABDCbdBECAAaDcc 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAA B   BbACC EABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDeEBCEdDa A EAa   C CD                

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen Dbaada DbA e bBa dc 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,630 275,140 6 13 13 160 975

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 105 12 102,00 85 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dAEdeEEcCaBABBAdDCCDCDcBABDCDCBECAAEDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAEBDA BCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDdACDB CCDAAD A

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBEAaCDDABBACBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,116 275,140 178 252 254 4811 61062

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 55 25 48,75 41 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECdEE CDBAa AbDC   DBaedabDCBbCAAEcAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEcAAEBeAdBCA CeEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC  EBCE DC A   b                       

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdB bECba  c eBeAebe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TUG L* R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,294 275,140 150 205 207 3710 43798

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 63 20 58,00 48 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEEcCDB BdAADCCDCDBBABDCbCBdCAAEDcae

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAaBbA BbACCdEABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCEC a bDE aC AC CDCD AeaB         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA TANER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,707 275,140 140 194 196 3453 40086

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 66 26 59,50 50 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEd EE  a    AcbCCeaDB AeDd CBECbAaDAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE AAcB   BbACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCECDd A a  C Ad eDC EA DB CeDAA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAdCcDed deBcAC  

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,380 275,140 216 303 306 6005 82213

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 48 33 39,75 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEaBEEEbaBAecA ebaDdececeDCDdB CAdEDbaD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal cE eA BeACBaACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC b  Cd  b A         CDCD A DB     A   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCacA  aed e      d 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,238 275,140 117 161 161 2736 30808

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 17 12 14,00 35 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 74 33 65,75 55 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBA EBEABadDABDCdCDcBABDCDdBbCAaDDAEcAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCeBDbbdc e C eC CDCDEe Ebee   B  DAd 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcaAECe eDceaabCeBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 4 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ULUTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,148 275,140 71 100 100 1674 17727

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 10 16,50 55 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 26 11 23,25 58 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 33 75,75 63 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBAEEeEeddCaAcDCeaDcBABDbDCBcCACDcAEeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bAABECAEBDACBCCABEEe     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBBcbaAcaAddDACECDCbEdCECDC CCBb DAAD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEbAdCDBADBeaDECeBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,578 275,140 172 241 243 4542 56541

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 3 10,25 26 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 54 15 50,25 42 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEbe  ECcBA  A DC    B                 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal    AA  eACd ACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEcCE DdDA aAdC Ad  DC EA DB         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBaAdCDed B CBB CEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAKPSÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,203 275,140 25 39 39 548 4616

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 96 19 91,25 76 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEeBaEECaBAB AADCCDCDBdABDCDCBECbAaDAaa

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEbAbEBDAdBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb BCdC dDADEAdC AdECDCDEACDBCCCDAAD A

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAECDDABBAeBeAaEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE GÜRKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,615 275,140 179 254 256 4834 61414

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 54 22 48,50 40 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBA adEc   D BDCACDBBABbCDCBdCACDDAEeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABEac  bACBCCABcEe     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EbC BD DA  A                           

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen abdAdCDBe c  bEC  eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,285 275,140 15 24 24 366 2783

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 100 17 95,75 80 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBAEEdEABBCDABDCbCDBBcBcCDCBECcCeDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDACBCCABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik cEbCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEbAdCDBd BdeDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,938 275,140 222 309 312 6149 85167

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 46 32 38,00 32 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAcEdaAdcCaAB CbaDBBcaDCadBbCb        

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bc BE AdBeAeB aABE       

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EeCa  aaA      Ad  DC d CEC  C      A  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEb  CD dDe CeE BBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,412 275,140 188 267 270 5336 69953

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 52 28 45,00 38 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  AaedaEE aB   eADCCDCDcBAeDbDCBECAAccdE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcA BcAdBCAdCcEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDC  eE DbDdD A    C CDC          A    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen cCacda D   c e     e

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,493 275,140 206 289 292 5767 77989

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 49 30 41,50 35 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBAaEeE Bc DeBaCAaDBdABaaDCBECAaeDcaeAb

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAbBEbAEBbACBCCABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EbC eD  A      A   D   A       eB      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen Bcdd  D  ec Ce    e 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,988 275,140 164 224 226 4098 49549

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 60 23 54,25 45 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  AEedEEE a d  cADbCDaDBdAeaaDCcaCAAEDeED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBeACBC CCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC  EBCECD  A  d   A   DC  A D          

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen edBcAd DD  d C eACE 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,239 275,140 200 283 286 5644 75714

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 53 42 42,50 35 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBc bdEd   ccBDCdaDcBAeDa dBECACeb E Ad

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal acAcECbdBbAeBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCaBDCcA EA   A  CDC  ACdC e    A D   

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acddbeDddcc eeaCdBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,925 275,140 107 146 146 2358 25855

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 74 21 68,75 57 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dAEbeaE daBA B dDCCDaDBBABDacdBECbAEDAE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEbAdB cCBCA CAE BE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECbdDADa  C Ad CDC EA aB C  A    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBE EdDD BB C BACE 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,103 275,140 66 94 94 1542 16297

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 26 77,50 65 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dCBAaEBcABBbaABbCACDBBABDCDCBECACDeAEeAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABECAEBeACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDdDA aACC eCECDC EAeECDe   B  DA D

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen aEbAaCDBdcBeCe CeBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,892 275,140 112 154 154 2567 28617

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 70 13 66,75 56 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAE eEddaCc BDCACDBB  DCDCBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EeABECAEBDA eaCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik b CC B      A C bC  Db  A   D           

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAEaDB D  CDECB cA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,892 275,140 145 200 202 3563 41679

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 65 26 58,50 49 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAabdEEECDBcBceADbCDaDcBABbbDCBECeAaDAEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEdAA BbAC     AEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEaCECDd ADE       CDC  AC           

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdacAddc AB eCBBACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,092 275,140 138 191 193 3434 39862

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 66 26 59,50 50 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBA cdEeB CaABDbACeBBABDCcdBdC CeaeEaAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABECA BDACBCCABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik eE CBBcCcA dA C  C  DC  AbdC     B   A  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEa d D  DB CeECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,885 275,140 159 219 221 4022 48373

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 63 32 55,00 46 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe deBAabBEAB aabBDC CDcBABDbDbBdCACDDdaDda

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEeAEBeACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik bEbCaBDdDA EA  DA  CDC  A               

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acCdbCDadec ebECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA BALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,447 275,140 236 333 337 7066 103909

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 38 28 31,00 26 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  AEbeEE  aBeB   DCCed B cBD  dB CAAEDAE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEE AcBb   CA   EABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik B  d cCde b A Ed       Db  cea          

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen Ddc ed e   e   ce  B

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,386 275,140 121 166 166 2795 31735

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 71 24 65,00 54 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEadEEECDBAB edDbCeCDBeABDbDCBdCAAEDAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEE AEBbA BC CCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEaeECcCDA       d CDC  A DBCe       

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBcAdCDb  c CBeACbe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,219 275,140 24 38 38 511 4114

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 96 15 92,25 77 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEBaABcCaAcDCeCDBBABDCDCBECACeDAEeAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEB ACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDC A c CC AC  DC dAeECDCCCCBADDAAD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECA CDBdDBACDbCBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,050 275,140 182 260 262 5053 64795

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 21 11 18,25 46 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 59 49 46,75 39 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAbeBaEcCDBAB bebCaDCDcdAeDecd ddddccdE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEeA cbACaCdCCcEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCca cdECD  ADdA CDAC bDCcEA eBCeCDAc  d

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen abBcedbDDdBBeeBeACbB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,772 275,140 139 193 195 3452 40059

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 67 27 60,25 50 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECdEEECaBeB  dbCCDCDBBABDaDCBECAAEbeE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAA B   BaACCcEABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEabECD  ADEAeC ACaCDC  ACDcCC   A   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen e a dd bb cc eBeA   

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,907 275,140 33 51 51 751 6731

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 94 23 88,25 74 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdBEEEdDBABceAbCCDCeBBceDaDCBECAAEDAEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAaBDACBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDdEcCECDdDADEACC ACECDCDEbCDBCCCDAADDA

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdBEAa DedBdeCe ACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,902 275,140 204 287 290 5752 77677

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 45 13 41,75 35 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  Ad daEbCc cB AcDCCDCDBBABDaDCcdCAAaDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAEBDACBCdCCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik        E    A                           

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,770 275,140 104 143 143 2322 25449

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 78 34 69,50 58 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EdBcEEBcdBcCDABDCdebBBABDCbCBECACeDdabAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEaAEebACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCaBDdeADdAeCcAdEdDCD ACEd  CC BA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen B CAECDBeaeebebdBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 3 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,694 275,140 10 17 17 291 2074

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 102 17 97,75 81 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAEEdacBaCDABaCbCDcBABDCDCBECACeDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCCABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAa

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECeaCDBdDBcCDECaBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,151 275,140 65 93 93 1540 16280

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 9 19,75 49 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 27 77,25 64 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEaeEEECaBABcAADCCDCeBBABDCDCBEdAAEcdEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEdDACBCACCAEABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDb BCECDCccDEeC  AC CDCbEAea    DcADe 

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbeEAECDDdaBdCBeACEe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEREN ŞENDURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,298 275,140 123 169 169 2911 33239

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 70 24 64,00 53 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEEEdaBAB AADCCDCecBABDCDCBdCAAEbAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAcBbACBCACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC C  bE    A  A   AC CDC  bCDB         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbccAbCcb cBbCBeACaB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZPO PPP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,653 275,140 194 275 278 5497 72984

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 52 34 43,50 36 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe daBA  dEA   ceBDCb DBBA bdaCBECACeDAEeAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EebBEb EBbACBCaABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik bEbCaB CDADdAa D   CDb bc E             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acCAbdD dee C be  B 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,275 275,140 214 299 302 5962 81510

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 46 27 39,25 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dacA    A  daecDCAaDB                   

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcbeECAEBbbCBCCABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D eCBB C AaEAdC dCdCD bce Eb            

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEbAa DeADB CDE BBe 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 4 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ÖZHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,456 275,140 225 317 321 6391 89664

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 45 33 36,75 31 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe cAECBE   DBA a eeCaDaDBcAdDdbCcECbA cAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAE DAdc ACCAEAa      

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC aE e  D  A  e   d  CDb  eeD          

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbacAc be a  b   eE 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 4 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,126 275,140 44 65 65 1061 10449

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 85 8 83,00 69 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe aaBAEaBEAaBCDABDCAaDBBABDCDCBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDCD   A      CDCD   E             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECA CDBADBA DECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,914 275,140 170 238 240 4450 54924

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 56 17 51,75 43 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEC EEECDBbBacADaCcCDBaABcCaCBECbAED ED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEbAdBaAecCACCbEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCEbcC                             

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCB               E 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,052 275,140 147 202 204 3598 42153

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 14 5,50 18 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 13 14 9,50 24 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 65 28 58,00 48 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAE dEEcCDBABcAAbCCDCDcd BDCDCaE        

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEaAAdB A BCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik  CDa BeEC d ADbcbabbCcdeCba    C CDA    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdBcAEC  ABBcbBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 7 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GURSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,047 275,140 191 271 274 5397 71100

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 49 18 44,50 37 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E BA EdEAB CD BDbAaDBcABDaDCBECACD  EaA 

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bAbcEdAEBbACdC ABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EbC B b A  e   Ad CDb   aE             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen                C    

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,016 275,140 180 255 257 4863 61842

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 55 28 48,00 40 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBAcEdaA  dDABDd aDBcABDb dad      ED E

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal  AbcECA BDACBCCABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCcB b c EA C ACECDC           B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BdCAceDcAbB aDdeBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,772 275,140 109 148 148 2436 26828

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 74 21 68,75 57 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedaEECaBcB AADCCDaDBBABDCDCBECAAEDAaD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEB ACBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCEd C AD Ad      D   A aBC e      

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DaBcd  aeAde eBeACbB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,889 275,140 166 230 232 4240 51584

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 58 18 53,50 45 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dAabBEE aDBA  cbDCCDCDcBABDCDCBECAAEDAE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEcAEBbACBCA CAEAaE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC   aCE    A  A  D    D                

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DdaEAca e     Bcc  B

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ÇAĞIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,906 275,140 168 232 234 4285 52237

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 60 27 53,25 44 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBcEEdEee  cABDCbCDBBABDbDCBdCAeDDAaDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABE A BeACBCbABbEe     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik bEeC BD  A  A C  C CDC bAeE DC          

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acbbdCa   c   ECB e 

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,300 275,140 98 135 135 2230 24326

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 75 19 70,25 59 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAE dEEECDBABcAbDCCDC BBABDCDCB CAAabAEa

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEbAAdBeA BCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDC BbEdDCDA b     C  DCb c DB   DA    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBEA C eABB e eAdEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EJİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,704 275,140 192 272 275 5456 72104

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 49 21 43,75 36 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBA  BE Bd DAcbCACDc ABcCDCBaC         

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABE A B AeBCCeB Ed     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EaC B d d  A   AdECDC b  E             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen c  Ab D dec eDEbBB  

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,129 275,140 57 84 84 1431 14871

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 2 27,50 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 81 10 78,50 65 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEBEABB DABDCACDaBAcDCDCBEC         

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal E ABECA BDAbBdC BEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DE CBBD  ADEACCDbC CeCDcACdeDC   BA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEC ECD  De   ECBBBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,699 275,140 60 87 87 1441 15022

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 84 23 78,25 65 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EaBAEEeEdB CDABadeCDBBABDbDCBECAbDbAEDAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bcABEdAEBbACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBDdDAD A C bCECDCDEd ECDC C B   c  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcCAECDBAeBdC ECBBcA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,406 275,140 92 128 128 2150 23408

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 77 25 70,75 59 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe  dBA EdEed CceBDCbCDcBABDCDCadCACebAE Aa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EA BEC EBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCaBcdDA EACd ddECDCD ACECDC C B   A  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAEdDedDB eDaC BBA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,771 275,140 8 15 15 225 1561

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 102 11 99,25 83 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEaEABBCDABDCAaDBBABDCDCB CACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAbBECcEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCaBDdDAD ACC ACbCDCDEA ECDCC CBd DAd 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAEaDBADBACDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE EYMEN TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,014 275,140 163 223 225 4096 49530

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 64 38 54,50 45 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEadbEcbaBeBBA DCaDCecBABcCDC ECAcaaAce

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE cAdcbAdBCbCCdEABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEaCECD  ADbAeC AC CDCa A DBCCCD A   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen bbacAdC b aB C eAdE 

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,805 275,140 22 36 36 506 4011

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 97 17 92,75 77 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe dAEbdEEcCaBAB AADCCDaDcBABDaDCBECAAaDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBDAaBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECDCDADEACC ACECDCDEACDB CCD  D d

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAaCeDdBBdCBeAaEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,851 275,140 69 98 98 1637 17443

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 82 21 76,75 64 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEbBEEECDBABdeAbbCDabcBABDaDCeECAAaDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal cEbAAEBDcdBCAeCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDCEBCECDCDADEACC ACECDCDEACDBCCCDc    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen a B    abAa  C  A   

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKI BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,536 275,140 11 19 19 337 2506

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 100 15 96,25 80 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEddEEECaBAB AADCCeCDBBABDCbCadCAAEDAED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBD  BCACCAEeBE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCbbEBCECDdDADEACC ACECDCDEACDBCCCDAADD 

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBcAbCDDABBACBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ALTAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,002 275,140 133 186 187 3298 38200

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 66 21 60,75 51 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAE dE  CDBABBAbD  DCDB ABDC dB CAAEbeE 

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAeEBDACBCbCCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC b B E  CbA d       CDbD AeaB  C A    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCedAd DDdeB  BeAacB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,743 275,140 130 182 183 3182 36736

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 65 15 61,25 51 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe aaBA EBaeB  DABD  dDcB BDCDCBECAC DAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal E ABE   BbACBCCABbEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D aCcB a A     D C CDC    E             

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcaeECDBADB  DECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,494 275,140 7 14 14 166 1023

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 104 10 101,50 85 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAaCBEEECDBABcAADCCDCDBdABDCDCBaCAAaDAEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEB ACBCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEBCECDCDAD ACCDACECDCDEcCDB CCDdAD  

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAEC DABBACBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,121 275,140 211 296 299 5923 80819

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 47 29 39,75 33 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEed          b CCeaDcB B a C dC bEadbD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal        aAdBCACCA ABb     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik  C   B     c b ACaDAC CDC EbC B   cAA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBcAdebDeBcbCBeACdB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ÇOKOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,540 275,140 241 340 344 7329 109894

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 36 31 28,25 24 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAabBE   DBc adeDCCeCDc AaDaDdB CAAdecbD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEccA B  eB A CdEABa     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik Bd    Cc e     e      CD   A a          

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen   dcdbCc        Aa  

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF * BRA GÖNÜLTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,080 275,140 243 344 348 7540 115344

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 32 25 25,75 21 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E BAEEdaAcdaa BDddCcBBABDbDdc CAbDabEDe 

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal    Bc   ebACdCbABEE      

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik  EaC c d A                E  e          

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,811 275,140 46 67 67 1092 10826

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 88 21 82,75 69 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe daBAcEBEABBCDABDC CDBdbBcCbCBbCACDDAaaAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEd aBDAaBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D bCBB dDA E CC ACECDCDEA ECDCCC BA DAb 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcbAECDBdDBdCDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,321 275,140 173 243 245 4594 57413

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 59 34 50,50 42 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe a BAEEddAc acABcCeCDBdceaCc B  ACeDAEa  

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECc BeACBCCcBEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDd A  AC  AC CDC  A EC     cd DAe 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acCe CDedcceee dB BA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,246 275,140 190 270 273 5389 70934

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 53 35 44,25 37 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEbeEEcCcBea AAbCCeaDBeABDdDCaaCAbaedcD

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBeACBbACbAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC b aCE  b A          D   A  B         

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen abBEddaDeA e bacACEe

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,502 275,140 187 266 269 5332 69878

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 52 28 45,00 38 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBAbEdEA d DABbCbdDcBABDCDCBbCACDcAcbAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EeAB  caB ACBCbABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D beBB d A de   AC  DC  A ddD    B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen dcdcd D  D          

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,685 275,140 51 74 74 1238 12385

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 87 22 81,50 68 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe E BA EBaAB CDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal dAABEdAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D CecBDCbADE  C AddCDCaEeaECe CCeBA DAA 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcCAbaDadDBeab CBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 2 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSİNEM MEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,082 275,140 176 249 251 4774 60416

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 57 32 49,00 41 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBA aa Ae CaeBbdbaDBBABaC dBECcaacAEDAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal be BE AEB ACBCCABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBD  A  AeCDA   eC EAeE D    B  D   

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen ccbAd DBdec  D C  eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,640 275,140 183 261 263 5106 65821

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 55 35 46,25 39 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEadEEECbB aacbDCCDabcccBcCDCB Ce    ED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAAEBabdBbACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik Be aEcCEC  cADE    eC   b  e  B  d      

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCccAd cedBd aBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÇEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,207 275,140 52 76 76 1293 13193

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 87 26 80,50 67 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECdAaEdEeBcCaABDbACeBBABDCDCBbCACDDdaeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABEdAcBDACBCCABbEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBcdDADEACCDAd CDCDEACEC  CCCBA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAbCDedDc ebECdBcA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,736 275,140 148 203 205 3647 42910

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 64 24 58,00 48 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBcEEBE B bDABDbAaDBBABDbDCBECACeceE Aa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcAcE AEBeAC CCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik D aCaBc  b E       CDCDE  EdD    B   A  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen acCAa DaecB    CBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,428 275,140 5 10 10 113 649

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 107 12 104,00 87 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEBaABdCDABDCdCDBBABDCDdBECACDDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EAABECAEBDACBCbABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDbDADEACCDAdECDCDEACECDCeCCBA DAdD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAECDBdDBdCDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 1 50
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,730 275,140 229 325 329 6707 96243

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 37 13 33,75 28 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeeAE dE    a BDbAaDBBAB  D             

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal   ABE AEB   BCC BbEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik   bCcBD  A          D   A               

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen B bAbCD  ed    C   A

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,292 275,140 13 21 21 340 2544

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 101 19 96,25 80 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ddBAEEBaABcCDABDCACDBBdBDCDCBbCACDbAacAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bbABECAEBDACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DECCBBDdDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADacAD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BEbAaCDBdDBdCDECBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,848 275,140 244 345 349 7562 116112

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,45 17,15 10,16

Toplam: 120 34 35 25,25 21 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe Eb ebbdbeadaceeDC aDaddBD  Cd CACebAEbcd

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal ccAeEddEBeACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik cEbC B   A      b   Db  A Eae    B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,539 275,140 228 324 328 6662 95544

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 43 34 34,50 29 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEE  bed  A DCeeCDBcABDbbCBdCbAcDAEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal B dcAEBbcCBCAeCcEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC bEBCE  a d          D                

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen bdaaAd ca  c ede C  

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,252 275,140 114 157 157 2622 29345

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 74 31 66,25 55 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEeBEEaaDBcB AdDbCeCDBBABDbDCBdCAAaDeED

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEbAAEBbAdBbAdCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDC cCdCDCDA aA C   b DC EbeDB b bA    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBcAaacDABBAdBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,334 275,140 116 160 160 2731 30758

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 71 23 65,25 54 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEbeaEaCDBAB AADbCDaDBBABDCDCBaCAAEbdEb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEceEBaACBCACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCD E CEa a A           C     B Ce AA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbBcAaCDDAdBcCBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,669 275,140 167 231 233 4256 51727

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 61 31 53,25 44 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EeBA cBEbB CaeBDCAdDBaABcCDCecCACeaAEDAa

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal bAeBEbcEBDACB CABEEd     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbC BDb A Ee C bC CDC  cbEC     B      

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen c Ce CD eDe Ce Ce eA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA İĞDELİOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,003 275,140 136 189 190 3342 38766

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 68 31 60,25 50 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAdbdEEEdaBAaBceDCCeaDBBcBDCcCBdCAAaDecb

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal cEEcAdBDACBCACCcEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BC  EBbEaDC  a A CaAC CDb  ACD    DAA   

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCacAd D A B eBc CEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 3 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,607 275,140 96 133 133 2183 23759

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 22 10 19,50 49 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 79 33 70,75 59 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe EbBcEEdaABcbDABDCAaDcBABDCDCBECACDDdaeAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABECAEBeACBCaABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik caCCBBDdDA EA C AC CDbD AbEabe CeBA DAe 

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BECAEeDedacedDECeBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN GELERİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,366 275,140 105 144 144 2340 25638

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 9 16,75 42 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 76 27 69,25 58 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEcEc cCDABDCbaDBBABDCDCBEdbCDDAaDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal ceABdCcEBaACBCCABEEA     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCcBDC b EA CaAC CDb cAbcdD    BA DA  

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen a CAdCDB cB eDbCB BA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 3 64
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEY A KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,538 275,140 161 221 223 4073 49200

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 15 10 12,50 31 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 63 33 54,75 46 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEedEEE aBAB AebCCDCDBBABDCDCBECAAEadEa

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEbAa   dBCACCcEAaE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbdcCEdeCcA Ed   Ad CDb  ACaB  C      

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen Db cdd eDdBBd BeAd e

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,309 275,140 41 60 60 970 9212

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 88 14 84,50 70 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BA  BEE CaB BcAAbCCDCDB  BDCDCBaCAAaDd D

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEEAeEBDA BCACCAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbEaCEdDCDA  A C AC CDCeEA DBCCCDA D  

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DCBEAECDDdBB eBeACEB

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 1 0 100
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,125 275,140 235 331 335 6885 100075

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 38 22 32,50 27 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAEdeaEcCDBA   eeCaDCDBeAeDd CBdCAcaDdac

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BE bAEB ACB A dAEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik   b  B  Cb  A  e           d            

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen  C                  

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ NEHİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,247 275,140 101 139 139 2269 24778

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 76 25 69,75 58 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe ECBAEEBEABBCDABDC aDBecBb D BbecacDAEDAE

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal EcABECAEBDACBCbABEEc     

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik DEbCBBc aceaACda    DC  dCEaDCCCC    AAD

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen BcCAECD ADe    CBBeA

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 2 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 4 27
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,964 275,140 247 356 362 8313 137126

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 9 5,75 14 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 15 14 11,50 10 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe Ebae Ed     DAB    bc   cC    Cb  cA    

Cevap Anahtarı B ECBAEEBEABBCDABDCACDBBABDCDCBECACDDAEDAE

TYT Sosyal  c cE          AB        

Cevap Anahtarı B EAABECAEBDACBCCABEEABBADD

TYT Matematik b e      A      e   D                   

Cevap Anahtarı B DECCBBDCDADEACCDACECDCDEACECDCCCCBADDAAD

TYT Fen          D         A

Cevap Anahtarı B BECAECDBADBACDECBBBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 0 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL TYT TÜRKİYE GENELİ

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KARAKAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,127 275,140 165 226 228 4141 50146

Katılımlar: 250 359 366 8751 148178

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,10 22,82 18,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,53 3,52 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,67 2,02

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,90 3,85 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 4,03 3,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 14,07 14,08 11,72

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 14,67 14,45 8,80

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,78 2,70 1,37

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 17,45 17,15 10,16

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 2,99 1,75

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,04 2,06 1,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,01 2,96 1,74

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,04 8,01 4,50

Toplam: 120 64 40 54,00 45 62,67 62,05 45,03

TYT Türkçe BAECdaEbCDBAeaAcaCCeCeBBAeDCebBbCAAcDdEe

Cevap Anahtarı A BAECBEEECDBABBAADCCDCDBBABDCDCBECAAEDAED

TYT Sosyal BEcAAEBeedBCACCdEABE     

Cevap Anahtarı A BEEAAEBDACBCACCAEABEADDBB

TYT Matematik BCDbE bEaDd A  c CDACbCDb EA a     A    

Cevap Anahtarı A BCDCEBCECDCDADEACCDACECDCDEACDBCCCDAADDA

TYT Fen DbacAcCeDbBcceBBACbd

Cevap Anahtarı A DCBEAECDDABBACBBACEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin kapsamını, metodunu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Endoplazmik retikulumu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Enzimlerin genel özelliklerini ve yapısını bilir. 1 0 1 0
Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
