
SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 0 11-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 1 22 22 51 701

SAY 324,629 240,570 1 48 48 49 75

EA 252,643 211,570 1 38 38 39 127

Katılımlar: 1 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 34 4 33,00 83 33,00 21,82 10,04

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 7,25 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 3,25 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 17,00 16,31 8,24

Toplam: 280 107 41 97,06 35 97,06 88,28 77,57

Matematik ECBaADEDB ABECBaDBBCA dEABCDDAEDeCDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEEbbbbaaDEDCDBDDEE ebb bEAeBadE bAed

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK NECİP ÇİFTÇİ 0 11-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 1 22 22 51 701

SAY 300,679 240,570 1 72 72 77 135

EA 227,623 211,570 1 83 83 93 296

Katılımlar: 1 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 12 24,00 60 24,00 21,82 10,04

Fizik 14 8 6 6,50 46 6,50 4,98 2,55

Kimya 13 9 4 8,00 62 8,00 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 3,00 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 18 17,50 44 17,50 16,31 8,24

Toplam: 280 101 51 88,56 32 88,56 88,28 77,57

Matematik bdBdcDEDaCABECBdDBBCA eEAcbDDAEDcCcBAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEcbaDAeacEDCDBDDEEceDbebEAbBeeEdacBb

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 3 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DAŞDÖĞEN 0 11-Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 1 22 22 51 701

SAY 332,084 240,570 1 44 44 45 66

EA 249,863 211,570 1 43 43 45 140

Katılımlar: 1 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 32,00 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,00 4,98 2,55

Kimya 13 7 4 6,00 46 6,00 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,75 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 20,75 16,31 8,24

Toplam: 280 109 38 99,81 36 99,81 88,28 77,57

Matematik ECBC DEbB AaECB DBBCACCEABCDDAcDeCDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEdbCbABEDaDCeBaDEE eDd bE bBBAdCeAaE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CIP 0 11-N

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,131 195,160 1 19 19 29 342

SAY 332,774 240,570 1 42 42 43 64

EA 267,648 211,570 1 12 12 12 51

Katılımlar: 1 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 2 0 2,00 33 2,00 0,45 1,21

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 3,00 1,22 2,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 0 5,00 13 5,00 2,61 5,76

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 32,75 21,82 10,04

Fizik 14 11 2 10,50 75 10,50 4,98 2,55

Kimya 13 6 7 4,25 33 4,25 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,75 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 20,50 16,31 8,24

Toplam: 280 115 40 105,31 38 105,31 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 C    EA ED                              

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik CaEBbCDcEDBDEBAcECABECDDCBCCAcAADCB DCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDEBeBEEE DbbDebeDEdeBeDCdeEAEb BceEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 0 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
*İF  YILMA Z 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 375,274 240,570 2 7 7 7 12

EA 258,203 211,570 6 27 27 28 100

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 36 4 35,00 88 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 122 31 114,56 41 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBCCDAEcBDEBABECAaECDDCBCaAEAAbCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAaDaBCBEEECDbEDCDDcEECBDDCCDEAEEBBAaEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 2 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR KUZGUN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 339,084 240,570 10 36 36 37 51

EA 241,523 211,570 15 63 63 65 201

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 31 8 29,00 73 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 7 3 6,25 48 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 111 38 101,81 36 86,19 88,28 77,57

Matematik ECddADcDBCAaECBEDBBCACCEA CDDAcDcCDBAbaC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri bdBEEcAeDABEDEeCDBcDEE  eE dEADBBAECeABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAM DEMİRTUYİ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 295,834 240,570 19 78 78 84 147

EA 238,743 211,570 17 67 67 69 216

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 4 28,00 70 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 96 37 87,06 31 86,19 88,28 77,57

Matematik Ed C DEDB AaECBEDB C  CEABCDDAEbACDa CBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri eBBEEdbC AaEDca   eDdE     d A BdA  aAeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 335,454 240,570 11 40 40 41 58

EA 240,133 211,570 16 65 65 67 210

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 2 28,50 71 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 9 24,75 62 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 108 32 100,31 36 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBCb A bBDEB BECABECDDCBC AEA DCB    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAEDa CBEcE Db De DDEEeBDDCdeEAEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL KELEKÇİBAŞI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 293,189 240,570 20 80 80 86 154

EA 242,913 211,570 14 62 62 64 194

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 31 6 29,50 74 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 22 8,50 21 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 97 49 85,06 30 86,19 88,28 77,57

Matematik  BEBCbD EbBDdBAcECA ECDDCBCCAcAeDCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri ebb adbBbdEa ebDebDDdc BDeCdDdAEbac DEAd

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA ÖZBEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,078 195,160 6 18 18 24 292

SAY 214,374 240,570 37 128 128 145 470

EA 221,963 211,570 24 94 94 104 342

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 9,75 24 2,43 2,61 5,76

Matematik-2 40 12 5 10,75 27 20,71 21,82 10,04

Toplam: 280 77 39 67,56 24 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1   a E C D  dC ECc AcbcaAEc ACcAcbD    cb

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik           AB    DB aA     CcDAED C ccbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 1 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 1 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ARSLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,198 195,160 1 3 3 3 96

SAY 193,929 240,570 41 140 140 166 573

EA 257,841 211,570 8 29 29 30 102

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 2,43 2,61 5,76

Matematik-2 40 6 10 3,50 9 20,71 21,82 10,04

Toplam: 280 88 41 78,06 28 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 bBCDCEAbEDECBCaAeAbAEEcbABDCAEeBDADaeAEA

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik bebcC     aD B a d  d     b c A  C     A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 2 0 200
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 2 0 200
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 3 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 340,649 240,570 7 33 33 34 47

EA 244,303 211,570 13 59 59 61 182

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 8 30,00 75 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 112 41 102,06 36 86,19 88,28 77,57

Matematik CaEBdaDcEDBDdBAaECABECDDCBCCAaAAcCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAcDEBeBbdECcbcDeDDDEEbBDDCCcEAEdBBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ZEYNEP ASDI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,711 195,160 2 5 5 6 128

SAY 247,509 240,570 32 107 107 120 317

EA 300,828 211,570 1 3 3 3 14

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 2,43 2,61 5,76

Matematik-2 40 25 10 22,50 56 20,71 21,82 10,04

Toplam: 280 104 41 94,06 34 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CBdDbEACEDaCBCDd cebEEcAAeDCAc BDADBBA A

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik CabBCeDAEbBD a aECA ECeD BCaAEAAebB DCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 1 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 1 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 1 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 0 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY KUMRAL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 282,124 240,570 21 83 83 91 184

EA 212,333 211,570 27 103 103 114 408

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 21 10 18,50 46 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 91 41 81,06 29 86,19 88,28 77,57

Matematik b b eCecE BDEaA ECA ECbD BC bcA bCB DCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri    Da bB  E c EDeaDDEd c cCC EAEbBcA EAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 3 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 1 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKCAN GÜNGÖR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 352,914 240,570 5 19 19 20 28

EA 253,338 211,570 9 36 36 37 124

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 34 3 33,25 83 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 115 34 106,81 38 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBbCDA DBD BABECA ECDDCBCCAEAecCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAaDaBCBEEECDbEbCDDDEEaBDeCCbEAEcBBA EAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERTUĞ KAMBER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 339,729 240,570 8 34 34 35 49

EA 247,778 211,570 11 51 51 53 156

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 7 31,25 78 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 111 38 101,81 36 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBbaDAEDBDdBAaECABECDDCBCaAEAeDCBCDCBc

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAcDEeCdE ECDbEDdDcDEE BbaCCbEAEE BAD AB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERDOĞAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 274,109 240,570 25 91 91 100 215

EA 216,503 211,570 26 98 98 109 386

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 22 8 20,00 50 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 91 48 79,31 28 86,19 88,28 77,57

Matematik   bdde A cBDdBAdECA ECDDC C AcA DCBCD  A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAdDE CBbdE Db edDDDbdeBDD dDEdEaaedbEbd

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 3 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 0 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR DEMİRCAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 385,424 240,570 1 3 3 3 5

EA 265,153 211,570 2 13 13 13 61

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 125 28 118,31 42 86,19 88,28 77,57

Matematik EeBCADEbBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEdACDABEDcDCDBDDEEDeDECbEAbBBAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 243,589 240,570 33 110 110 123 341

EA 204,688 211,570 31 109 109 125 460

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 5 15,75 39 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 1 1 0,75 5 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 77 38 67,81 24 86,19 88,28 77,57

Matematik   b d  c aBDEB   CA E DDCBC AE  DC    aA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eA              e beE  c aadc AEbBB DEbe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU ADA AKALAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 210,439 240,570 38 130 130 147 488

EA 177,583 211,570 38 129 129 153 582

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 7 4 6,00 15 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 2 8 0,00 0 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 66 41 56,06 20 86,19 88,28 77,57

Matematik          bBeEBA c           AE   C   d  

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAced  Ba a bec    ed     aC  bEcBBAe c 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 0 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ATATOPRAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 350,009 240,570 6 21 21 22 33

EA 249,863 211,570 10 43 43 45 140

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 114 35 105,56 38 86,19 88,28 77,57

Matematik  BEBbaDAEbBDEBABECABECDDCBC AcAADCBCD BA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDaBCBEdE cbEeeDDDEcCBDDCCeEAEdBBADEAa

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 2 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 0 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DAMLA ZEHİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 371,649 240,570 3 12 12 12 17

EA 258,898 211,570 4 24 24 25 93

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 36 3 35,25 88 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 1 9,75 75 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 32 4 31,00 78 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 120 28 113,31 40 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBCCD EaBDEBABECABECDDCBCCAcAeDCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEeaBCBEdECDAbDC DDEE BDDCC EAEEBBAD AB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ASLAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,876 195,160 3 14 14 16 173

SAY 221,424 240,570 35 123 123 139 433

EA 258,716 211,570 5 26 26 27 95

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 2,43 2,61 5,76

Matematik-2 40 15 7 13,25 33 20,71 21,82 10,04

Toplam: 280 90 43 79,56 28 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CEdbEDCeedeAC Ead AEccEAcBeACDAcADEABDae

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik Ee CAD   C    B DBBCb   b  DD cb Cc cCB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 2 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 1 1 50
Saf Şiir 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 1 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 2 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 2 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 306,519 240,570 16 66 66 71 122

EA 222,758 211,570 23 91 91 101 338

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 25 11 22,25 56 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 101 44 90,31 32 86,19 88,28 77,57

Matematik d aCeD ca AaECBdDBBCAeeEA CDDAEcACDeACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEdba ABaDaDCDBDDEE e d bEAbBBAEdaAeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 4 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 2 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVİN ŞİMŞEK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 317,684 240,570 15 54 54 56 89

EA 238,048 211,570 18 68 68 70 219

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 5 27,75 69 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 9 2 8,50 65 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 102 35 93,56 33 86,19 88,28 77,57

Matematik EbBa  EDB ABECB aBBCA CEABCDDAEb CDBAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C Badd C      aCDBDDEEDC d bEAeBBAECbAaE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KÖKTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 223,654 240,570 34 117 117 133 423

EA 188,703 211,570 37 124 124 143 546

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 14 16 10,00 25 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 3 10 0,50 4 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 2 10 -0,50 -4 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 10 25 3,75 9 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 76 62 60,81 22 86,19 88,28 77,57

Matematik  ec cadedaccaecbDdBCACCEA CDDAcD C      

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri  cBbEEdbcdabededbabcdEe DbbdEcD eAa  AaE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 8 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 0 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ALP ERİÇYEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 260,239 240,570 29 101 101 111 268

EA 197,738 211,570 34 116 116 133 503

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 15 13,25 33 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 18 13,50 34 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 87 54 73,81 26 86,19 88,28 77,57

Matematik  d CcebDa AaECBdDaBCc  EA aDDbEe eDBcbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBcEEdb ccdEDaa bBDcEEa aa EEdDBaAECeAdd

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 5 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 2 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 3 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GALİP MERT ÇAKIR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 259,774 240,570 30 102 102 112 270

EA 205,383 211,570 29 106 106 121 451

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 4 16,00 40 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 82 35 73,56 26 86,19 88,28 77,57

Matematik  b  A  caCA ECB DB CA d A   DAE    BA B 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEadb abea  DCeBc E       E  BB   eA E

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 3 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM MIHLAYANLAR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 320,699 240,570 13 50 50 51 79

EA 231,793 211,570 19 75 75 81 267

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 6 25,50 64 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 7 4,25 33 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 105 39 95,56 34 86,19 88,28 77,57

Matematik E Bd   DaC BECBEDBBC CCEA aDDAEceCDBAaBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEc CbA EDEDebBDDEEceeaebEADBdAEdDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 1 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCE BALAKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 320,289 240,570 14 52 52 53 81

EA 221,368 211,570 25 95 95 105 346

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 23 5 21,75 54 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 103 35 94,56 34 86,19 88,28 77,57

Matematik ECB   EbBCAaECB DBBCAa EA CD  ED   BcbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri b BaEdcaDABEDbDCDBDcEEDCeE EEADBBbE DABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARAOSMANOĞLU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 277,389 240,570 22 87 87 96 202

EA 205,383 211,570 29 106 106 121 451

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 18 8 16,00 40 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 91 45 80,06 29 86,19 88,28 77,57

Matematik  B  CCDebDBc B BEC  cdDDa b AE  bCB   BA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAdDEaCdEda DbdDeeDcEECBcDCdbdcEdBBAD A 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 4 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAVİN IŞIK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 323,909 240,570 12 49 49 50 76

EA 229,013 211,570 20 79 79 87 285

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 26 6 24,50 61 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 105 38 95,81 34 86,19 88,28 77,57

Matematik EbBC   aB A  CB DBBCA aEABCDDAEbeCDBAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBbEcebDAedDcaCbBDDEEDe E EEADcBAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 2 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GÖRGEL 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 268,844 240,570 26 94 94 104 229

EA 189,398 211,570 36 123 123 142 543

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 12 7 10,25 26 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 87 41 77,06 28 86,19 88,28 77,57

Matematik   b bd   bBD    EC    D   C AcA DaB  CBc

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAdDaBCeEdE DbbDe  DEEaBDDCecE EbdBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 0 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TURUCALI 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 368,659 240,570 4 13 13 13 18

EA 258,203 211,570 6 27 27 28 100

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 36 4 35,00 88 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 120 32 112,31 40 86,19 88,28 77,57

Matematik EaBCADbDBCABECBaDBBCAeCEABCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEcbCcABEDEDCDBDDEEedDE bEADBeAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 205,514 240,570 39 135 135 154 517

EA 174,108 211,570 41 135 135 160 593

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 62 29 55,06 20 86,19 88,28 77,57

Matematik  e CcDda  AdECB                         

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CaBbEEc                                 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 4 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 260,739 240,570 28 100 100 110 265

EA 198,433 211,570 33 115 115 132 499

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 14 13,50 34 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 4 10 1,50 11 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 87 55 73,56 26 86,19 88,28 77,57

Matematik dabBCbeAEecDbeeBECABadDD BC eE  eCB     

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cbcDadCcEdEacbdDe DDbd BDaCCbdAEbcBAaEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 5 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 3 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÇETİNKAYA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 252,729 240,570 31 104 104 116 298

EA 174,803 211,570 40 134 134 159 592

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 8 12 5,00 13 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 7 5 5,75 44 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 83 47 71,56 26 86,19 88,28 77,57

Matematik  ab CCe  cBD Bc  bA   c a C cc  cb     A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAdDaBCBbEE DcEebeDcEE BeDCdcEAEaB cDEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 3 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 2 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA DAĞDEMİR 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 261,269 240,570 27 99 99 109 263

EA 203,993 211,570 32 112 112 129 470

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 6 15,50 39 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 4 1 3,75 29 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 82 33 74,06 26 86,19 88,28 77,57

Matematik EC dcD D    ECB DB Ce  E   DDAE  ec AbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C  a d   A  D DaD D      E dEADBBc   Ae 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 1 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 1 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 3 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ARİKAN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 339,604 240,570 9 35 35 36 50

EA 265,153 211,570 2 13 13 13 61

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 111 37 102,06 36 86,19 88,28 77,57

Matematik CBEBCaDAEbBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri dbdDbcCBEdECDca  DDDEE BeDCdbdAEdBBAb  B

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA İŞLİYEN 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,281 195,160 5 17 17 23 291

SAY 275,354 240,570 24 90 90 99 210

EA 245,123 211,570 12 57 57 59 176

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 5 0 5,00 28 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 0 10,00 25 2,43 2,61 5,76

Matematik-2 40 21 8 19,00 48 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 99 39 89,56 32 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CE AEDC D  ACD                          

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik Eb beD bB AaECBdDBBCAeCEA CDDAE     c B 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri aBBEEc CD    aDCbBDDEa     bEbDcaAEd    

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 3 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 302,094 240,570 18 69 69 74 128

EA 225,538 211,570 22 87 87 97 312

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 26 11 23,25 58 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 99 44 88,31 32 86,19 88,28 77,57

Matematik  BEaCbecEcBa BABECABECbDCBC AcAAcbBCDdBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAbe BCBa E cdc ebDDEE BDDCCaEAa eBA EAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 5 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN ULUCAY 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 220,184 240,570 36 125 125 141 442

EA 176,193 211,570 39 132 132 156 588

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 69 38 59,81 21 86,19 88,28 77,57

Matematik C b C  b D DdBc  a        C      bB     

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aA   BC bcE e  b   c   B ae   AEbBBAb b 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 1 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 0 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKTÜRK 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 196,226 195,160 4 16 16 22 283

SAY 202,434 240,570 40 136 136 159 533

EA 195,108 211,570 35 119 119 137 518

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,50 0,45 1,21

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 1,05 1,22 2,97

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 0,60 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,28 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 6 8,50 21 2,43 2,61 5,76

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,17 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 0,11 0,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,25

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,05 0,05 0,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,50

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 0,05 0,48 2,70

Matematik-2 40 4 5 2,75 7 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 74 39 64,56 23 86,19 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1  EC E C D     EC  A ceEAce c c          

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Sosyal-2                                A E      

Cevap Anahtarı A BAECDEBCECDECDCABDEACDBCADCACCDABEABADAB

Matematik E               Dc  d      Db c      Ce 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBaEEb   c   a  d          E  a   d    

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 275,899 240,570 23 88 88 97 205

EA 206,078 211,570 28 104 104 119 448

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 18 7 16,25 41 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 13 15,75 39 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 89 41 79,06 28 86,19 88,28 77,57

Matematik Cab dCDc aBD BA ECA ECDD  C Ac   bB  C  

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aA eEcCBacE  d e  cDcE BDDe eEAEbdBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 3 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 0 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLFİYE BALABEKOVA 0 11-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 7 22 22 51 701

SAY 302,164 240,570 17 68 68 73 127

EA 228,318 211,570 21 81 81 91 290

Katılımlar: 41 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 26 7 24,25 61 20,71 21,82 10,04

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,82 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,06 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,07 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 15,95 16,31 8,24

Toplam: 280 98 38 88,81 32 86,19 88,28 77,57

Matematik Ea   D DaC BECBaDBBCA dEA aDDAEceCDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEcb  A    aCbBDDdEDCbE bEAaB c  DABd

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 2 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 2 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇİFTÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,278 195,160 98 143 143 172 823

SAY 299,749 240,570 52 74 74 79 137

EA 235,963 211,570 50 71 71 74 235

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,25 0,17 1,07

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,11 0,61

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,06 0,25

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,05 0,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,08 0,50

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 0,68 0,48 2,70

Matematik-2 40 29 8 27,00 68 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 16 14,00 35 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 99 46 87,81 31 88,77 88,28 77,57

Sosyal-2                                       e 

Cevap Anahtarı B EDEBCDCCEABABCEDCDCEADCABCDADCCEABDABABA

Matematik CaEBCCDAEaBDaBAaECABECDDCBCaAcAA eBC  dA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aA aEBCBbdaCDbb   Daca BeDCd EAbbdBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ARSEN KALEM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 316,249 240,570 39 57 57 61 96

EA 233,183 211,570 53 74 74 79 259

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 4 26,00 65 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 102 37 93,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik  a C DEDBCABEaB DBBCAa EA  DD aD CDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C BbEcb  cdaDEDCDBDcaEbe E bEADBeAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 0 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALINCAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 300,794 240,570 50 71 71 76 134

EA 226,928 211,570 60 85 85 95 304

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 25 5 23,75 59 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 2 0,50 4 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 6 16,50 41 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 95 32 87,31 31 88,77 88,28 77,57

Matematik E BbAD aBCAa CB DBBCA CEA CDDA D Ca AbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri b Bb          DC BDDEE e   bEADBeAEdDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 0 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 2 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARDA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 383,239 240,570 3 4 4 4 6

EA 269,323 211,570 7 8 8 8 43

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 39 0 39,00 98 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 124 27 117,56 42 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBC DEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEEbCDABaDEDCDBcDcEDCbE bEADBBAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 327,949 240,570 33 46 46 47 71

EA 246,388 211,570 39 53 53 55 162

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 5 30,75 77 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 23 12 20,00 50 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 107 38 97,81 35 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBdADbbBCAaECB DBBCA dEAB DDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEceaDAcdD DCDBD dbb   bEEADBBAEdeAeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DEMİRCİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 344,164 240,570 22 28 28 29 42

EA 255,423 211,570 22 31 31 32 110

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 35 4 34,00 85 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 113 38 103,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBC DEDBCABECBEaBBCACCEABCDDAcDeCDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEccbDABEDaDCeBDbEEaeba bEbDBBAECeABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 170,283 195,160 13 20 20 33 608

SAY 288,419 240,570 58 82 82 89 168

EA 212,963 211,570 72 102 102 113 406

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 20 13 16,75 42 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 96 46 84,81 30 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 Cd D                                    

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik  aEeCbDeEcBbaBA EC  c  D aCCAcAADCBCbCdc

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri ecd  BC adE Db  C DDbdCBeDCCbEAEEBBADdAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 5 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 2 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN CENGİZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 301,414 240,570 49 70 70 75 132

EA 222,758 211,570 65 91 91 101 338

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 23 3 22,25 56 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 97 35 88,56 32 88,77 88,28 77,57

Matematik  C CeD DaCA ECB DBBCeCCEABCDDAE         

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CcBEEdA DAcacEe DeDDEE   E bEbDB AECcbBE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ Ö KIRCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 270,949 240,570 64 93 93 103 226

EA 203,298 211,570 77 113 113 130 472

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 18 11 15,25 38 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 89 48 77,31 28 88,77 88,28 77,57

Matematik CBb dCDA D DdBcaECA EecDaBb AEA bC    e 

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAa a dBEcECbeE e eeEc BbDCCaEbEbBBADdAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 0 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 3 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ATM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 353,961 195,160 1 1 1 1 2

SAY 243,279 240,570 75 112 112 125 345

EA 321,991 211,570 1 1 1 1 5

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 2,74 2,61 5,76

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,25 0,17 1,07

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,16 0,11 0,61

Felsefe 6 6 0 6,00 100 0,09 0,06 0,25

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,06 0,05 0,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,12 0,08 0,50

Sosyal-2 40 31 9 28,75 72 0,68 0,48 2,70

Matematik-2 40 23 8 21,00 53 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 140 44 129,31 46 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 dBCDdEACEDECBCDAcACbEEBbABDCAEeBDADBBAEA

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Sosyal-2 EDEBCDCCdABcBCaDCDCEAeCABCDADdbEdBDbBABb

Cevap Anahtarı B EDEBCDCCEABABCEDCDCEADCABCDADCCEABDABABA

Matematik  BEcdb A cBDEB BdC B CDD  CaAEAeDCBCD eA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 1 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 1 0 100
MAKALE 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 2 0 200
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 2 0 200
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Çıkarım 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 1 1 50
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 3 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 1 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇENTE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 224,099 240,570 79 116 116 132 421

EA 176,888 211,570 89 131 131 155 586

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 71 40 61,31 22 88,77 88,28 77,57

Matematik a E   D  DB d c  C        a e     B    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAa dBCBaE  a      c   BacCdDacEbBBb  bB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 1 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL AKÇAKOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 310,139 240,570 42 60 60 65 110

EA 237,353 211,570 49 70 70 72 227

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 6 27,50 69 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 102 41 92,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik C bBbCDA cBD BAaECA ECDDaBC AcAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAcDaBCBEcE DA De ecEdaBDDCda AEb cADEAa

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KELEKÇİBAŞI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 372,659 240,570 8 10 10 10 15

EA 268,628 211,570 9 10 10 10 48

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 121 30 113,81 41 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBCCDAEaBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAaDaBCBEEECDbabCDDcEc BDDCCDEAEbBBA EAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 307,399 240,570 46 64 64 69 119

EA 231,793 211,570 54 75 75 81 267

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 6 25,50 64 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 100 40 90,31 32 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBd DEDB ABECBEDBBeACCaA CDD ED C cAbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri * BEEdeeDAcdDaDCDBe EEadeE EE  BBdEd ABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 2 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 320,604 240,570 35 51 51 52 80

EA 240,828 211,570 46 64 64 66 206

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 30 5 28,75 72 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 104 37 95,06 34 88,77 88,28 77,57

Matematik  dBCADEDBCABECB DBBCAa EA CDDAcDbCDBAbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBaEdb  AaEDaeCeBDeEE  e  bEADBBA CcABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ALTINOVA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 375,124 240,570 6 8 8 8 13

EA 261,678 211,570 16 20 20 21 78

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 37 3 36,25 91 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 122 31 114,56 41 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBdCDAEbBDEBABECABECDDCBCdAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAaDEBCBEEECDbEDeDDDEEeBDDCdDEAEEBBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ATAMAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 288,669 240,570 57 81 81 88 166

EA 219,283 211,570 68 97 97 107 362

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 23 8 21,00 53 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 95 45 84,06 30 88,77 88,28 77,57

Matematik EdBbcD cBCcBECBaDBBCA CEA CeDAEb     CB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBaaEb DAcEecaCbBD Ea CDb dEADcBdEdeABd

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 3 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 0 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA NAZLI AKKIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 281,509 240,570 59 84 84 92 186

EA 213,028 211,570 71 101 101 112 405

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 22 13 18,75 47 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 93 48 81,31 29 88,77 88,28 77,57

Matematik Ed ac bbadABECBEDBBCc eEA CDDAccbCDBAaB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri dcdbEEAaDAedD DC  DDdEDd a bE  BeAECeAdE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 6 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 2 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 3 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 184,059 240,570 97 142 142 168 822

EA 160,903 211,570 96 141 141 171 826

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Toplam: 280 52 21 47,06 17 88,77 88,28 77,57

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 351,044 240,570 15 20 20 21 30

EA 248,473 211,570 36 49 49 51 154

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 6 27,50 69 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 113 29 106,06 38 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBC DEDBCABECB DBBCA CEAB DDAEcACDBAb  

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEE bCDAaEDbD  BDDEEDCDadaEADBBAECDA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 0 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SARITOPRA K 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 264,844 240,570 66 96 96 106 244

EA 204,688 211,570 75 109 109 125 460

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 18 9 15,75 39 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 15 9 12,75 32 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 85 39 75,56 27 88,77 88,28 77,57

Matematik Ca BCdD  DBb BbaECA c DDe C bcA   B  CBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri B    Be  EaCDe e   DaE BeD  DcAE BBc E e

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 3 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DENİZ KALE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 244,509 240,570 73 109 109 122 334

EA 193,568 211,570 81 120 120 138 525

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 14 9 11,75 29 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 78 39 68,56 24 88,77 88,28 77,57

Matematik  ad      eBDEB dECA  dDD BC ecA DbB   c 

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eAdeadCBb  CDA        dB    ec    B DEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 2 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ERTUĞRUL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 246,294 240,570 72 108 108 121 319

EA 184,533 211,570 85 126 126 147 562

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 11 10 8,50 21 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 79 45 68,06 24 88,77 88,28 77,57

Matematik C aB eD  aBDda  E   c bD  C Ad  abB    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cba cBa cdE bda   DDcb BeDCCDEbE  BA EAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 2 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 1 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA NAZ KOCA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,018 195,160 4 6 6 7 130

SAY 217,194 240,570 87 127 127 143 458

EA 270,256 211,570 5 6 6 6 40

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 16 0 16,00 89 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 13 5 11,75 29 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 91 33 83,06 30 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 dE eEcCBDC ACDECBCAEA EAEce CDbBADdA   A

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik  C C D b   B  B DBBCA Ca e  c  c    A B 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 2 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 1 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 2 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 353,284 240,570 14 18 18 19 27

EA 255,423 211,570 22 31 31 32 110

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 35 4 34,00 85 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 115 34 106,81 38 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBC DbDBCABECBEDBBCACCEABCDDAccACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri eBBEEcbC ABEDbDCDBDDEEDebE dEcbBBAECDAB 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 2 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR PALABIYIK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 280,239 240,570 60 85 85 94 193

EA 206,078 211,570 73 104 104 119 448

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 19 11 16,25 41 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 11 3 10,25 73 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 93 46 81,81 29 88,77 88,28 77,57

Matematik dbdCeD aBCbaECBEDBeCA   A  eDAcDe   ACB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEdeCDABdDEeCbBDDEa   c bEcDBddECcAed

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 4 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEN*Z  *KKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 221,689 240,570 82 120 120 136 430

EA 169,938 211,570 93 138 138 165 603

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 10 27 3,25 8 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 20 9,00 23 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 76 68 59,31 21 88,77 88,28 77,57

Matematik abdCeebcd   EaecDaBbAdbcdeCacdEDbdcdACda

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri beBbadedbdca  eCeBDDcEadbc EE DBBbECeA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 7 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 6 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 4 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEN*Z  *KKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 221,689 240,570 82 120 120 136 430

EA 169,938 211,570 93 138 138 165 603

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 10 27 3,25 8 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 20 9,00 23 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 76 68 59,31 21 88,77 88,28 77,57

Matematik abdCeebcd   EaecDaBbAdbcdeCacdEDbdcdACda

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri beBbadedbdca  eCeBDDcEadbc EE DBBbECeA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 7 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 6 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 4 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENGZ  *KKUŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 221,689 240,570 82 120 120 136 430

EA 169,938 211,570 93 138 138 165 603

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 10 27 3,25 8 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 20 9,00 23 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 76 68 59,31 21 88,77 88,28 77,57

Matematik abdCeebcd   EaecDaBbAdbcdeCacdEDbdcdACda

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri beBbadedbdca  eCeBDDcEadbc EE DBBbECeA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 7 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 6 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 4 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,486 195,160 9 11 11 13 159

SAY 208,029 240,570 90 132 132 149 503

EA 252,376 211,570 28 39 39 40 128

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 10 6 8,50 21 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 86 37 77,06 28 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CECbEDbceC ACbECB AEAeEAEcBeCcA  D  aDBA

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik E   ee   C   bB DB Ce    e DD c     A B 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 1 50
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 2 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 2 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 372,974 240,570 7 9 9 9 14

EA 255,423 211,570 22 31 31 32 110

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 35 4 34,00 85 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 34 4 33,00 83 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 121 29 114,06 41 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBCbDAEDBDEBABECABECDDCBCdAEAAcbBC CBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDEBCBEEECDeaD eDDEE BDDCCaEAEEBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 340,854 240,570 26 32 32 33 46

EA 251,948 211,570 29 40 40 41 130

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 40 102,31 37 88,77 88,28 77,57

Matematik  BcBCCDcdDBDEBABECABECDDCeCCAaAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAaDdBCBEdEeDbaebDDDEECBeDCdDcAEbBBADdAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 2 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK AKYAY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 300,034 240,570 51 73 73 78 136

EA 226,233 211,570 61 86 86 96 308

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 25 6 23,50 59 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 7 2,25 17 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 98 43 87,56 31 88,77 88,28 77,57

Matematik C b  CDA DBDdBA EaA EeeD BC AEAADCB DCcA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAbeaBCBbEa Dba ee DbddBDDbCeEAEEBBAbEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 0 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 0 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK SÖNMEZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,993 195,160 11 13 13 15 164

SAY 268,119 240,570 65 95 95 105 231

EA 305,046 211,570 2 2 2 2 12

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 20,25 51 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 31 9 28,75 72 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 109 48 97,31 35 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 aE bEDaaeCbACDECdebEABEAceBACDABAeEABbee

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik EaBCceEbBdABECBdDBBCACCEABCDDbEDACceACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri    EaE   b               a              

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 1 50
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 5 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 341,054 240,570 25 31 31 32 45

EA 254,728 211,570 25 34 34 35 116

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 35 5 33,75 84 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 38 102,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEdCbDAEbBDdBAaECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAdDEBCBEdEdDeae DDDEd BeD dDEAccBBAeEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN AYYILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 331,954 240,570 32 45 45 46 67

EA 258,898 211,570 20 24 24 25 93

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 36 3 35,25 88 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 20 11 17,25 43 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 108 35 99,56 36 88,77 88,28 77,57

Matematik bCBC DEDBCABECBEDBBbACCEABCDDAEDeCDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CeBEEEbCbAaaD DCbBDDdEee   E AD  A  eABd

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BOSTANCI 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 332,714 240,570 31 43 43 44 65

EA 243,608 211,570 44 60 60 62 189

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 31 5 29,75 74 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 109 35 100,56 36 88,77 88,28 77,57

Matematik  BE dCD EDBDEBABECABECDDCBC AcAeDbBCDCeA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDEBCBEEECDc DeaDcEE BDcCC bAEb BcD Aa

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 0 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ELBELİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 298,849 240,570 54 76 76 81 140

EA 215,808 211,570 69 99 99 110 391

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 22 9 19,75 49 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 98 42 87,81 31 88,77 88,28 77,57

Matematik EacCcDbDBCbBECBaaBBCdeCEABCDDAE         

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEcbdcABaDEaC BDDcE CDE aEAbBB ddaABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 4 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 2 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM EMİR UZUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 377,874 240,570 5 6 6 6 9

EA 265,153 211,570 11 13 13 13 61

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 123 30 115,81 41 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDeCDaACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEEeCDAcEDEDCDBDDEEDeDaCbEbDBBAECDAeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 8 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA EMİRALİOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 243,304 240,570 74 111 111 124 344

EA 187,313 211,570 84 125 125 144 550

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 11 6 9,50 24 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 3 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 77 37 68,06 24 88,77 88,28 77,57

Matematik Eb e   a    ECc D  CA  EA   D c     cCB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CB aEd C   dD DC B  Ec e   bEADcB  deAa 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 0 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE DEMİR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,563 195,160 6 8 8 9 138

SAY 222,834 240,570 80 118 118 134 424

EA 271,213 211,570 4 5 5 5 36

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 16 9 13,75 34 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 94 43 83,56 30 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 eECAEcCBDCcACDECBaAEAcEAcceACDAdADadc eA

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik ECd c  DBCc ECB DB ae      cD EbdC BAbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 2 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 3 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZSOY 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 297,019 240,570 55 77 77 82 142

EA 227,623 211,570 59 83 83 93 296

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 26 8 24,00 60 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 97 41 87,06 31 88,77 88,28 77,57

Matematik C E CdDc cBa BAaECA ECDDCBd AEAbbCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eAdD BCeEEE  b a  DcEEecDaCCcEAEbBB b A 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 3 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARDA ÖZKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 220,579 240,570 85 124 124 140 439

EA 177,583 211,570 88 129 129 153 582

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 9 12 6,00 15 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 3 6 1,50 12 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 11 19 6,25 16 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 72 52 59,31 21 88,77 88,28 77,57

Matematik b    d  EaBbdB  Ea   aDD  C  bA cbB   ee

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eb Dca  bd a   ed  DdadBDa dbEcEbBBAbEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 3 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 1 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KAYAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 348,484 240,570 18 24 24 25 37

EA 238,048 211,570 48 68 68 70 219

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 5 27,75 69 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 2 8,50 61 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 1 9,75 75 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 30 104,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik   bB bD EDBD BABECABECDDC eCAEAADbBCaCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BbE E CBEdEC AEDC DeEE BDDCCDEAEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 226,279 240,570 77 114 114 130 412

EA 175,498 211,570 90 133 133 157 590

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 8 11 5,25 13 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 74 49 62,06 22 88,77 88,28 77,57

Matematik da   bDc  aaa  d C   dDD  a  E  bCB    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAaDE eBbdE c d  e eEE BDaCdaEcEcdc  EAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 4 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ER ÖZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 263,699 240,570 67 97 97 107 252

EA 219,978 211,570 67 96 96 106 359

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 23 7 21,25 53 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 3 1 2,75 20 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 2 1 1,75 13 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 8 4 7,00 18 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 83 32 75,31 27 88,77 88,28 77,57

Matematik db ecDbDB A ECBEDBBCACCbA CDD ED a  A B 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C B      Aa   DC  e         E  acAE     

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 3 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AVCIOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 343,394 240,570 23 29 29 30 43

EA 249,863 211,570 32 43 43 45 140

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 36 103,31 37 88,77 88,28 77,57

Matematik  BEcdCD EcBD BdBECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eAbDcBCBEEE DbEaeeDDEE BDaCCcEAEEcBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 313,874 240,570 40 58 58 63 105

EA 229,013 211,570 57 79 79 87 285

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 10 24,50 61 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 104 45 93,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik EeBdcDEaBCABECBdDBBCAaCEAdCDDAcbA  BAbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBaEEeCDAdbDaDCDBDDEEaeec cEADcdAdCDAeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 2 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 2 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA KESKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 227,044 240,570 76 113 113 129 409

EA 184,533 211,570 85 126 126 147 562

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 10 6 8,50 21 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 0 0 0,00 0 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 8 7 6,25 16 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 70 34 61,81 22 88,77 88,28 77,57

Matematik C   e D  DBDdB   Cd   DD  e caA         

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri                    c c BeDCC bbE BBA  be

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 0 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 295,099 240,570 56 79 79 85 149

EA 222,063 211,570 66 93 93 103 341

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 24 8 22,00 55 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 96 42 85,81 31 88,77 88,28 77,57

Matematik  BaBbeDe DBDEBA ECA EC D  CaAEAbcCBCD aA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAc a  BbEE cA De DDaa BDabCeEAEbBBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL T 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 355,954 240,570 13 17 17 18 26

EA 261,678 211,570 16 20 20 21 78

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 37 3 36,25 91 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 116 34 107,81 39 88,77 88,28 77,57

Matematik EaBCADEDBCAaECBEDBBCACCEABCDDAEbACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBeEEcbCDA EDcDCDBDDEbeeDE bEADBBAdC AeE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN DURGUT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 181,604 240,570 98 143 143 172 827

EA 158,818 211,570 97 142 142 173 828

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 4 19 -0,75 -2 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 5 19 0,25 1 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 61 59 46,56 17 88,77 88,28 77,57

Matematik   badebcbD  cac Ee e d c  b  c eDa b C  

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEbdcaca E c a eb a c d e b d a B  b c 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 5 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 3 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK CEREN ÖNAL 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 337,214 240,570 29 39 39 40 56

EA 245,693 211,570 41 55 55 57 167

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 6 30,50 76 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 110 39 100,56 36 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBedD bcBDadABECABECDD BCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri ebcDaBbBEdE DdEDeDeDEE BDDCCbEAEbBcADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 3 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM   ÖZDOĞAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 318,659 240,570 36 53 53 55 87

EA 246,388 211,570 39 53 53 55 162

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 5 30,75 77 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 4 6,00 43 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 103 35 94,56 34 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBdCDeEcBDEBABEeABECDDCBC AE  DbBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BA  aaCBbdEC A     aEc BecCC  dEEBBADEA 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 349,094 240,570 16 22 22 23 35

EA 251,253 211,570 31 42 42 43 135

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 34 6 32,50 81 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 114 38 104,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBdADEDaCABECBEDBBCAaCEABCDDAEDeCDBAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C BbEEeaDAeaDaeCbBDDEEDCDaCbEADBBAECDABa

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 2 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TIRAŞOĞLU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,141 195,160 14 21 21 34 610

SAY 299,179 240,570 53 75 75 80 139

EA 223,943 211,570 63 89 89 99 327

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 24 10 21,50 54 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 99 44 88,31 32 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1                              E          

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik CBEBdeDdEbBDdBABECA E DDaBC AE  cbB cdBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEbdcCBadE beEaeD DEE eD CCecAEEBBbD AB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 4 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 338,679 240,570 27 37 37 38 52

EA 244,998 211,570 43 58 58 60 177

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 31 3 30,25 76 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 109 33 101,06 36 88,77 88,28 77,57

Matematik ECB  DEDBCAaECBEDcBCA CEAB DD EDeCDBAC C

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri eBBEEc aDAab cDC BcaEEDCDEC E DBBAECDABd

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 0 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERDAR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 315,666 195,160 2 2 2 2 12

SAY 206,619 240,570 91 133 133 150 510

EA 275,501 211,570 3 4 4 4 32

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 2,74 2,61 5,76

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 0,25 0,17 1,07

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 0,16 0,11 0,61

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,09 0,06 0,25

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,06 0,05 0,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,12 0,08 0,50

Sosyal-2 40 23 11 20,25 51 0,68 0,48 2,70

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 115 43 104,56 37 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CdCDCEACEDECBCDA AeAEEcAABcCAEdaDAD BAcA

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Sosyal-2 EaEB cCCEABABabcCDdE  CAcaDcDC E aDA ABd

Cevap Anahtarı B EDEBCDCCEABABCEDCDCEADCABCDADCCEABDABABA

Matematik     CeD  a aaB   C  E     C       B D  A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 1 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 1 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 2 0 200
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 1 1 33
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 1 0 50
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Çıkarım 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 2 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 0 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS MUMCU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 196,294 240,570 95 139 139 164 562

EA 174,108 211,570 91 135 135 160 593

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 9 17 4,75 12 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 2 10 -0,50 -4 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 7 30 -0,50 -1 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 68 68 51,31 18 88,77 88,28 77,57

Matematik  C  Aab      a aDBBd  eceBac AbeAdcceCc 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri a Baacd bAabedabeB eEdcbcdedEcbcBcbdbdBa

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 2 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 5 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 3 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT GÖZÜTOK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 396,629 240,570 1 1 1 1 3

EA 269,323 211,570 7 8 8 8 43

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 39 0 39,00 98 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 128 24 122,31 44 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBCCD EDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDEBCBEEECDbEDeDDDEECBDDCCDEAEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 0 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÖKÇEK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 221,799 240,570 81 119 119 135 429

EA 192,873 211,570 82 121 121 139 529

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 14 10 11,50 29 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 6 16 2,00 5 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 72 47 60,56 22 88,77 88,28 77,57

Matematik Ee d   a CABEaB a BCA Ca  C D EDe   cbd 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBbddd b c   b  de Eb  c  dE  Bdc  e a 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 2 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 1 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 2 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN TEZCAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 357,844 240,570 12 16 16 17 25

EA 260,288 211,570 19 23 23 24 84

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 36 1 35,75 89 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 0 7,00 54 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 5 25,75 64 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 115 27 108,56 39 88,77 88,28 77,57

Matematik  BEBCbDA DBD BABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAEDEBCBEcE bbED  D EE BD  CD AEbBBADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 327,149 240,570 34 47 47 48 72

EA 249,168 211,570 33 46 46 48 148

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 107 40 97,31 35 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBCAD DBCABECBEDBBCAdCEA CDDAEbeCDBcCBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBbEdcC beaDbDCDBDDEE eed dEcaBBAEdDAB 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA DUYGULU 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 190,109 240,570 96 141 141 167 732

EA 150,478 211,570 98 143 143 174 829

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 1 19 -3,75 -9 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 62 53 49,06 18 88,77 88,28 77,57

Matematik adaae  ba   d caa  ad  a d b  E     cea 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri aB  E e  Ad  a   B  db ba aEE  BBd Cece 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 5 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 4 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 0 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ CANAN HOŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 309,219 240,570 45 63 63 68 113

EA 231,098 211,570 55 77 77 84 271

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 27 7 25,25 63 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 101 41 91,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik   EBCeeAEcBD BABECAB CDDCBCbAcAADCB  bBc

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAbDdaCBEcEC b DdD DbddBeDCC EAEb BADEAe

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 3 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 1 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EFE AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 346,239 240,570 20 26 26 27 40

EA 248,473 211,570 36 49 49 51 154

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 2 9,50 68 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 31 104,56 37 88,77 88,28 77,57

Matematik  BEaCCD  DBD BAaECABECDDCBC AEAADCB DCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAE  BCBEEEeDbED D cEEdBDDCCaEbEbBBAaEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 1 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 0 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ ŞAHİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,963 195,160 8 10 10 12 156

SAY 225,654 240,570 78 115 115 131 415

EA 270,248 211,570 6 7 7 7 41

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 18 13 14,75 37 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 95 47 83,56 30 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CBdDCEA EDECBCbADA AaEedcdDCbceeDAbBBAdA

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik Cabdd DAEbBDEBAdECA  CDDaBCacd  eb   C c

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 2 0 200
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 2 0 200
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 3 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 4 3 44
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 2 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 213,989 240,570 88 129 129 146 473

EA 180,363 211,570 87 128 128 152 575

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 11 16 7,00 18 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 2 7 0,25 2 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 9 22 3,50 9 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 72 59 57,56 21 88,77 88,28 77,57

Matematik deab D DB  cEbBdad bc  E   DDAc   eBAede

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CcebEd  cAcc ac eBac d  bEa EAcBdcEdacd 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 2 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 2 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 3 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 381,549 240,570 4 5 5 5 7

EA 265,153 211,570 11 13 13 13 61

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 124 29 117,06 42 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBCCDAEDBDEBAaECABECDDCBCCAEAADCBCDCdA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAEDEBCBEdECDAEDCDDDEcCBDDCCeEAEbBBAbEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 8 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN YILDIRIM 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 346,404 240,570 19 25 25 26 39

EA 262,373 211,570 15 19 19 20 75

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 37 2 36,50 91 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 114 38 104,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBb DEaBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBaEdbCbABEDEDCDBcDcEcCbabbaeDcBAECbABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROTİNDA TURHAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 343,304 240,570 24 30 30 31 44

EA 249,168 211,570 33 46 46 48 148

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 112 38 102,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik  BbBdCa EDBDEBAaECABECDDCBCCAEAAcCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAaDEaCBEcEb bEebDDeEEdBDDCCDEbEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 389,149 240,570 2 2 2 2 4

EA 268,628 211,570 9 10 10 10 48

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 126 27 119,56 43 88,77 88,28 77,57

Matematik EbBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEEbCDABaDEDCDBDeEEeCDECbEADBBAECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
S *E İŞÇİ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 312,054 240,570 41 59 59 64 109

EA 243,608 211,570 44 60 60 62 189

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 31 5 29,75 74 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 101 37 92,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBdbD EDBD BABECA ECbDCBCaAEA cCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri Bb  E C a Ea  a  eDDEECBbDCCbEAcbcBAa A 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ATAYURT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 316,819 240,570 38 56 56 60 94

EA 235,963 211,570 50 71 71 74 235

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 29 8 27,00 68 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 2 6,50 50 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 103 38 93,81 34 88,77 88,28 77,57

Matematik Cab bb AEDBDEBAcECABECDDCBC AEAcDbBCDCeA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAaD BCBbdE Db  C cDEE BDaCC EeEc BAD AB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET EMRE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,598 195,160 10 12 12 14 160

SAY 220,014 240,570 86 126 126 142 444

EA 263,243 211,570 14 18 18 19 72

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 15 9 12,75 32 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 92 45 81,06 29 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 babAcDCBeCDACDECBdAdccbeEBdcCbbBADEABDBA

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik  C CADEDaCbaECc DBBC C c   bDec      d  

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 1 50
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 2 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL ESKİÇIRAK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 261,639 240,570 68 98 98 108 261

EA 195,653 211,570 80 118 118 135 514

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 15 10 12,50 31 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 8 3,00 21 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 86 49 74,06 26 88,77 88,28 77,57

Matematik  abBCbe EeBD eeBEC  a DD BC eE  eCB     

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri abcDaBCcEdEa bdDe DDbd BDaCCbdAEbcBAaEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 4 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 2 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 0 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 252,179 240,570 70 105 105 117 301

EA 204,688 211,570 75 109 109 125 460

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 17 5 15,75 39 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 81 40 71,31 25 88,77 88,28 77,57

Matematik     d D  aBDaB  ECA aCDD  C  EA  CB c BA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eA eEcCBa E e     cDbE cDa eedbE BB   Ae

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 1 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 1 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SU KAYA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 317,219 240,570 37 55 55 59 92

EA 240,133 211,570 47 65 65 67 210

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 30 6 28,50 71 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 103 39 93,56 33 88,77 88,28 77,57

Matematik C EBCCDcEDBDdBABECABEeDDCBCCAEAecCB  C c

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eA  dBCBbdEe b D  cDad BDDCCeEAEEBcAbEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 2 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANER EGE 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 334,819 240,570 30 41 41 42 59

EA 247,778 211,570 38 51 51 53 156

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 7 31,25 78 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 5 4,75 37 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 110 41 100,06 36 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBdeDAEDBDEBABECAdECDDCBCaAEAebCBCDCdA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAbDaBCBEdEeDbdee  cEECBDeCCbEAEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 2 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 2 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLUNAY TOLUN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 366,729 240,570 10 14 14 14 19

EA 265,153 211,570 11 13 13 13 61

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 119 31 111,56 40 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBCADEDBCABECaEDBBCACCEAdCDDAEDACDBACBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBBEEcbeDABEDbDCeBDDEE b E bEADBBAECeABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 8 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 1 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA GÖK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,473 195,160 3 4 4 4 121

SAY 201,684 240,570 93 137 137 161 538

EA 257,511 211,570 21 30 30 31 105

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 9 11 6,25 16 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 89 44 78,31 28 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CBeDCEACEDECeCDAeAdAEEBdABDbcEBcDAbdBeaA

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Matematik eab eCDc cBbaB   C    Da     EA  eB    c

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 2 0 200
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 1 0 50
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 1 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 2 0 200
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 2 0 200
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 4 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 306,904 240,570 47 65 65 70 121

EA 205,383 211,570 74 106 106 121 451

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 19 12 16,00 40 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 3 7,25 52 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 100 41 90,06 32 88,77 88,28 77,57

Matematik EbeCeD ca A ECBabBaCAC c   DDAcDACb cCB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri  B EEdb DAeEDEDCeBDDdbDCDECEEADBBAECDAed

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 5 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 2 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 4 1 67
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ALMAZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 279,144 240,570 61 86 86 95 194

EA 223,453 211,570 64 90 90 100 332

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 24 6 22,50 56 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 5 2,75 20 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 5 1 4,75 37 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 90 39 80,56 29 88,77 88,28 77,57

Matematik  aBC D bB  BECB DBBCACCE   DDAccACeBAbB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C eEEcb  Ada  DC Bc EE     bEAaBBA dbbe 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 2 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 3 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU DEMIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 302,224 240,570 48 67 67 72 126

EA 228,318 211,570 58 81 81 91 290

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 26 7 24,25 61 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 99 43 88,56 32 88,77 88,28 77,57

Matematik EdBdcDEbBCcBECB DB CA C ABCDDAEb C BeCB 

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CcBbEEAdcABcecDbbeD Eb Ce  bEADBdbECDABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 3 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALİ ATBAKAN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 252,159 240,570 71 106 106 118 302

EA 196,348 211,570 79 117 117 134 509

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 14 5 12,75 32 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 80 37 71,06 25 88,77 88,28 77,57

Matematik E    a b CA ECBEDB CbCC    Db E      b  

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri CBcbEdbaD  E dDaDBD c      EEc B  bCaA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 2 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 3 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 0 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 346,104 240,570 21 27 27 28 41

EA 249,168 211,570 33 46 46 48 148

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 33 5 31,75 79 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 7 4 6,00 46 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 113 36 104,31 37 88,77 88,28 77,57

Matematik  BEBdeD EbBDaBAaECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAbDaBCBEEECaba eaDDEa BDDCCDEbEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 4 2 50
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 6 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 348,524 240,570 17 23 23 24 36

EA 245,693 211,570 41 55 55 57 167

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 32 6 30,50 76 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 113 34 104,81 37 88,77 88,28 77,57

Matematik E BCADbaBCAaECBEDBBCACCEA CDDAEDeCaBAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C BEEdbaDA aDEDCDBDDcEDCeEC E DBBAECeABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 2 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 8 0 89
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKBA L 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 272,989 240,570 63 92 92 101 218

EA 215,808 211,570 69 99 99 110 391

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 22 9 19,75 49 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 8 2,00 14 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 16 19 11,25 28 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 90 49 78,06 28 88,77 88,28 77,57

Matematik  aBb D DBCd ECB DBBCA CEA  De dbeCDdAbBC

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C eEEdda AcaecaCeBe dE Cad bEAbBaAEdeABE

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 5 1 63
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 3 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA ABDÜLAZİZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 361,099 240,570 11 15 15 15 22

EA 254,728 211,570 25 34 34 35 116

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 35 5 33,75 84 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 118 35 109,56 39 88,77 88,28 77,57

Matematik CBEBCCDAEbaDdBABECABECDeCBCCAEAADCBCaCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eAEDaBCBEEECbcaDCDDDEECBeDCdcEAEdBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT EFE YILDIZ 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 372,229 240,570 9 11 11 11 16

EA 251,948 211,570 29 40 40 41 130

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 121 30 113,81 41 88,77 88,28 77,57

Matematik  BEBCaDAEDBbdBABECABECDDCBCCAaAADbBCDCBA

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aAEDEBCBEEECDAEcCeDDEECBDDCC EAEbBBADEAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 6 1 75
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 9 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 5 1 83
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 1 1 50
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT TALAT YETKİN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 275,464 240,570 62 89 89 98 208

EA 200,518 211,570 78 114 114 131 488

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 16 7 14,25 36 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 8 4 7,00 50 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 3 6 1,50 12 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 89 40 79,31 28 88,77 88,28 77,57

Matematik     Cd   c D B c CA aCDDCBe AcAeDCB    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri BAa EBCBEcE ee ed D EdedDa  DEAEbBBADEbB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 2 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 2 1 67
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 2 1 33
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 2 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 2 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 1 0 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZÇELİK 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 337,334 240,570 28 38 38 39 55

EA 229,708 211,570 56 78 78 86 281

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 25 1 24,75 62 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 30 6 28,50 71 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 107 28 100,31 36 88,77 88,28 77,57

Matematik ECBCADEDBCAaECBEDBBCA CEAB D            

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri C daEcAC AaaeEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDA  

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 8 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 0 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 2 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 2 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÖZYİĞEN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,841 195,160 5 7 7 8 131

SAY 309,274 240,570 44 62 62 67 112

EA 261,266 211,570 18 22 22 23 80

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 3 6,25 16 2,74 2,61 5,76

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 0,25 0,17 1,07

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,16 0,11 0,61

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,09 0,06 0,25

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,06 0,05 0,27

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,12 0,08 0,50

Sosyal-2 40 19 4 18,00 45 0,68 0,48 2,70

Matematik-2 40 30 5 28,75 72 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 126 45 115,06 41 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1                         AdDCAceBDA      

Cevap Anahtarı B CBCDCEACEDECBCDADACAEEBAABDCAEBBDADBBAEA

Sosyal-2 EDEBCcCCdA   C  C  EA C         AaDABABd

Cevap Anahtarı B EDEBCDCCEABABCEDCDCEADCABCDADCCEABDABABA

Matematik CBEBdbDAEDBDEBABECABECDDCBC eEA bCB a B 

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri aA    C b a DbbeeDDDEE BDbCeeEcEb BADEA 

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
HİKÂYE 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 3 3 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-2 S D Y B%

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 2 2 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Çıkarım 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 2 2 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 7 1 88
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 7 1 78
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 3 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 2 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KANAT 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 208,059 240,570 89 131 131 148 501

EA 173,413 211,570 92 137 137 163 599

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 6 6 4,50 11 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 65 40 55,31 20 88,77 88,28 77,57

Matematik ca e     C    BdDB C        c c      C  

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC

Fen Bilimleri    aad   A    D e eDc   e  aE Dc bdCDce 

Cevap Anahtarı A CBBEEEACDABEDEDCDBDDEEDCDECEEADBBAECDABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 1 1 13
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 0 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 1 0 17
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 2 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 2 0 2 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA AYGÜN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 232,803 195,160 7 9 9 11 147

SAY 205,914 240,570 92 134 134 151 512

EA 252,683 211,570 27 37 37 38 126

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 10 4 9,00 50 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 85 33 77,06 28 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 CECAbDCBDa  CDEC  AEbcbAcceAbDABADbABcBA

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik             ECB DB CA e     D           

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 2 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 0 0 0
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 0 2 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 2 1 22
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 0 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,373 195,160 12 15 15 17 177

SAY 197,454 240,570 94 138 138 162 559

EA 233,553 211,570 52 73 73 78 254

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,43 0,45 1,21

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 1,31 1,22 2,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,68 0,64 1,23

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,32 0,30 0,35

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 17 18,75 47 2,74 2,61 5,76

Matematik-2 40 9 17 4,75 12 21,94 21,82 10,04

Toplam: 280 84 55 70,56 25 88,77 88,28 77,57

Edebiyat-Sosyal-1 dECAEDCeDdbdCaECBCAEbdEcEcBdCDAdAbddacBA

Cevap Anahtarı A CECAEDCBDCDACDECBCAEABEAEBBACDABADEABDBA

Matematik dCcdcebbBCccECBcDB eA ea    cbc     c   

Cevap Anahtarı A ECBCADEDBCABECBEDBBCACCEABCDDAEDACDBACBC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Edebi Akımlar 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

HİKÂYE 2 2 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 2 2 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde  Şiir 1 1 0 100
MAKALE 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin izlediği politikaları açıklar. 2 1 1 50
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 5 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 1 3 11
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 3 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BARTIN 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 309,574 240,570 43 61 61 66 111

EA 224,843 211,570 62 88 88 98 320

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 24 4 23,00 58 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 99 33 91,06 33 88,77 88,28 77,57

Matematik  BE C D  DBDaBAaECA E DDCBC Ac d CB DC A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri cAcD BCBbcE Db    DDcE BeDCCDEAEbBBA  AB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 3 0 38
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 6 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 1 1 33
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 3 1 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 1 1 50
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 2 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ER 0 12-XX

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,981 195,160 15 22 22 51 701

SAY 257,909 240,570 69 103 103 113 276

EA 190,093 211,570 83 122 122 141 542

Katılımlar: 98 143 143 174 829

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 9 23,23 58

TYT Sosyal 20 10 4 8,91 45

TYT Matematik 40 10 4 9,48 24

TYT Fen 20 6 3 5,44 27

Matematik-2 40 13 10 10,50 26 21,94 21,82 10,04

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,92 4,98 2,55

Kimya 13 4 6 2,50 19 4,84 4,94 2,25

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,60 6,39 3,43

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 16,36 16,31 8,24

Toplam: 280 83 43 72,56 26 88,77 88,28 77,57

Matematik     b DA aBa ccaECA  CaD BC Ad  abB    A

Cevap Anahtarı B CBEBCCDAEDBDEBABECABECDDCBCCAEAADCBCDCBA

Fen Bilimleri eA D  bBaE  c bee  cbE BDaCCDEAEbdBA EAB

Cevap Anahtarı B BAEDEBCBEEECDAEDCDDDEECBDDCCDEAEEBBADEAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar 8 2 1 25
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 9 5 0 56
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 3 0 2 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 6 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 1 0 100
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 2 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 2 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 2 1 1 50
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 3 0 1 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir doku ve bu dokudaki hücre çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Beynin yapısını, görevlerini ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Hipofiz bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
İnsan iskeletini ve kısımlarını tanır. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim organlarının görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapısını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Lenf dolaşımını açıklar. 1 1 0 100
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