
SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 246,577 247,750 100 110 123 257 2368

EA 212,914 220,210 97 111 132 322 3081

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 3 17,25 43 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 4 2,00 15 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 7 13 3,75 9 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 82 42 71,36 25 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EB A aCE BDBC Ea   CCaB   AE  E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D b  b B    E D bcE e  D e  a  Ddce be a

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 316,997 247,750 51 56 58 136 1412

EA 231,679 220,210 72 83 104 243 2487

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 4 24,00 60 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 45 95,61 34 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E A AaCE BDBaAED  BCC eEC  EDbEEBD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DebdabDBCEeCEbDCEcECcECDAbCeDaCDABbEAeaB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,965 196,830 14 18 37 112 1101

SAY 207,917 247,750 129 144 163 348 3226

EA 254,879 220,210 30 35 54 153 1774

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 5 4 4,00 22 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 7 0 7,00 18 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 88 33 79,61 28 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABA   DBE a   dAa Da DBcBECaAEAEBAcBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik    EB     E   B  E               E  D   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 360,137 247,750 15 18 19 65 879

EA 247,664 220,210 42 49 68 185 1987

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 30 1 29,75 74 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 120 33 111,61 40 90,69 90,50 83,44

Matematik   A E BC EB D EEDACCBBBBCBAE ECEEDDB DbB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACDEDCBDAEDaECEecEDCADDCCCDA DCaEaEAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 223,762 247,750 119 131 149 314 2819

EA 184,419 220,210 127 143 166 415 3933

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 8 4 7,00 18 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 5 1,75 13 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 5 0,75 6 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 74 44 62,86 22 90,69 90,50 83,44

Matematik C  E  c  eE B B  aD   C B     b         

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D  e  a bEe EeDe     c Dcbd DC Ddd bb  B

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 291,737 247,750 69 76 81 180 1701

EA 226,814 220,210 82 93 114 264 2643

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 11 22,25 56 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 101 57 86,61 31 90,69 90,50 83,44

Matematik CB a bAcdCEaBbBCAEDBBcCbBBEa bEDcEEBD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DedbBAaaaEeeEaDdEcECcaCDceC DdaDABeEbeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 258,207 247,750 94 103 113 239 2187

EA 212,914 220,210 97 111 132 322 3081

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 3 17,25 43 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 8 1,00 8 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 24 8,00 20 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 89 53 75,61 27 90,69 90,50 83,44

Matematik C  E c   CECB BaAED BBCe BEC  E  E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DeadBbaBadDCEDD dca ebeDbeCeaCeDdBeEbeaa

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 332,632 247,750 36 41 42 111 1213

EA 246,274 220,210 44 52 71 189 2033

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 7 29,25 73 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 112 42 101,36 36 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEeAcAaCECeDBaAEDBBBCCBBcCAAEDDEEBc B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D CdB DBCEe EbDCdcE c CDAbCCDCCD BeEAD c

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,012 196,830 11 15 34 102 1029

SAY 210,032 247,750 126 140 159 341 3159

EA 261,189 220,210 17 22 41 132 1582

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 8 1 7,75 19 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 91 36 81,86 29 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 eBACEDB EEDBbAEb A DCDEB dddb EBADAEBCed

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik B   E          E A CB BB c              

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 278,937 247,750 78 87 94 208 1878

EA 212,914 220,210 97 111 132 322 3081

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 3 17,25 43 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 7 1,25 10 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 94 45 82,61 30 90,69 90,50 83,44

Matematik     ECBb  BBD EED CC   B c   E EEDbB   B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAbDdDaBDbE Ca  ecEDe bDdbdDACaCeEBdA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,247 196,830 3 4 12 40 468

SAY 243,872 247,750 105 115 129 268 2426

EA 338,272 220,210 2 3 11 32 164

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 20 1 19,75 49 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 115 29 107,61 38 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACEDBCEEDBEAEDDABaCDEBBECEdDEBADAEBCDB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik dAAEECBC EBBD EEDAC        EA  E D      

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 243,937 247,750 104 114 128 267 2425

EA 214,999 220,210 96 110 131 312 3019

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 20 8 18,00 45 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 9 0,75 5 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 9 -0,25 -2 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 8 25 1,75 4 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 85 59 70,11 25 90,69 90,50 83,44

Matematik ec cECBe  cBDCEE ACCBa B B E E EE bB e B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri c  aDcaCebbEeb CcedbDb eebeaDAdc e ad cB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 363,442 247,750 11 14 15 61 845

EA 259,479 220,210 19 24 43 134 1637

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 35 4 34,00 85 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 122 38 112,36 40 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAA ECECBDBCAEDBBBCCBeECAbEDcEEBcABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABADB EeaEDDCEBECAcCDAeCeaCCDAB EAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 260,407 247,750 91 100 110 235 2155

EA 205,269 220,210 109 124 145 350 3305

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 17 10 14,50 36 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 88 48 75,86 27 90,69 90,50 83,44

Matematik CB dBA   bECBDcaAE e BCb eE  b DbEE e B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DdbA   BCdc E DeEcE  c   bddDa DAB  AeE 

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 336,617 247,750 34 39 40 105 1157

EA 236,544 220,210 61 71 91 222 2333

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 5 25,75 64 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 113 39 103,11 37 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECdCAdBBDCEEDACCBBd C cE E E Db CD  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACDEcCBabEDCE EABdDCAeDCC DAeDCDbBaA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 210,927 247,750 125 138 157 337 3135

EA 169,129 220,210 137 155 180 454 4354

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 69 43 58,11 21 90,69 90,50 83,44

Matematik dA c C                                  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri bB  abbaBbdE  a   c bCcee C D    eEB AeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 260,327 247,750 92 101 111 236 2157

EA 189,284 220,210 122 138 161 400 3776

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 88 50 75,36 27 90,69 90,50 83,44

Matematik Cd cd c aeE c dCAE    C  eE   ED E B    

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DeabBbaB EcaEaDb cE   CDADCCDCCDAedEAecd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 329,177 247,750 41 46 48 120 1252

EA 240,019 220,210 53 63 83 206 2224

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 28 4 27,00 68 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 26 13 22,75 57 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 111 43 100,11 36 90,69 90,50 83,44

Matematik  BdE A  aCEeBDBCAED  BCCBBECAAEDaE BD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DeaAB DBaEeCEbDCEeECAcCDAeCeDeCDABbEAeEc

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 301,262 247,750 65 70 75 165 1605

EA 224,034 220,210 85 96 117 274 2730

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 7 21,25 53 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 102 45 90,61 32 90,69 90,50 83,44

Matematik CBbae A  CE BDBabaD  BC BB CAAEDDEEcD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D bABd BCbeCEDDCEBE   CDAbCecaCDdB cAeEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 286,222 247,750 73 82 87 192 1777

EA 226,814 220,210 82 93 114 264 2643

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 3 22,25 56 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 8 1,00 7 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 0 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 95 41 84,61 30 90,69 90,50 83,44

Matematik BA EECaC  BBD EED CCBB c  AE b EE  B D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri d  bDEedBbda bE     DCADDCCeDc D e  EAe 

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,865 196,830 5 6 16 58 588

SAY 238,232 247,750 106 116 131 275 2526

EA 322,999 220,210 4 5 14 66 327

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 16 0 16,00 89 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 2 34,50 86 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 18 1 17,75 44 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 110 29 102,61 37 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACED CEEDBEAEDDA DCDEBdECE DEcADAEBCDB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik    EECeCA BBD  EDAC     C AE ECE        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 320,582 247,750 46 51 53 130 1363

EA 259,479 220,210 19 24 43 134 1637

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 35 4 34,00 85 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 110 50 97,36 35 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECBCAEBBDCEEDAaCBaBBCBAEcECEEDDBCc B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBedDbDCBDdEcdbCEdcaDdAea CaeAdaCe dEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 344,682 247,750 27 32 33 95 1062

EA 251,834 220,210 36 41 60 167 1870

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 32 3 31,25 78 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 116 40 105,86 38 90,69 90,50 83,44

Matematik   A ECBC EBBDCEEDACCdBeBCBAEA CEEDbBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAaDEDC  dEDCECEcBEDCAeDCCCDAeDaaEedbAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 303,732 247,750 60 65 70 158 1568

EA 219,169 220,210 94 105 126 294 2893

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 21 6 19,50 49 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 15 21,25 53 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 103 47 91,11 33 90,69 90,50 83,44

Matematik d A E BC  BBD EEDACCB  BbcbEbE E D B D c

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAaDEeaBDbEDdECEcaEDCceDCCCDACcCeEdEAcd

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 358,722 247,750 16 19 20 68 890

EA 256,004 220,210 26 31 50 145 1739

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 121 41 110,61 40 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAAAECEd DBaAEDBBBCCaBECAcEDbEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACABcaBabDCEDDCEBECcECDcbCCDCCDABeEAeEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 400,617 247,750 2 2 3 44 462

EA 272,684 220,210 11 15 31 115 1298

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 133 30 125,36 45 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAbAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABADBCEDaEDDCEBECAECDADCaDCCDABAEADEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 271,497 247,750 82 91 98 214 1969

EA 203,879 220,210 112 127 148 354 3337

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 16 8 14,00 35 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 92 50 79,36 28 90,69 90,50 83,44

Matematik C  a      EeBccC EDeBdC cBE A E aE BD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAdAebD aceaEbD EcE A bDbDb abCDABAEbeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 331,337 247,750 38 43 45 115 1229

EA 246,274 220,210 44 52 71 189 2033

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 30 3 29,25 73 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 24 10 21,50 54 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 111 39 101,11 36 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAbECBC  BBD EEDACCBBBB BAEc CEEDDB Dc 

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEea D E CECcAcEDCAbDCCaDA  CaE dAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 344,272 247,750 28 33 34 96 1070

EA 228,204 220,210 80 91 112 258 2596

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 24 5 22,75 57 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 115 37 105,61 38 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAA  CEbBDBC EDBBcCaBBbCAAE b       

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABADBaEDCEDDCEdECAECDcDCCDCCDABcEAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 2 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 360,697 247,750 14 17 18 64 873

EA 263,649 220,210 16 21 39 128 1518

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 36 2 35,50 89 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 121 39 111,11 40 90,69 90,50 83,44

Matematik BAA ECBCAEBBDCEEDAaCBBeBC AEAECEEDDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri d AaDEDCBDbEaaECEcdEDCADDCCCDdCaCeEBEbAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 336,807 247,750 33 38 39 104 1155

EA 233,069 220,210 69 79 99 236 2446

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 2 24,50 61 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 112 37 102,61 37 90,69 90,50 83,44

Matematik  AA E cC   B  EED CCBBBBCBAEAECE  bB D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAaDEDaBDcEDdECEAcbDCADDCCCDACDCaEdEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN UMUT KURGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 259,367 247,750 93 102 112 238 2170

EA 220,559 220,210 92 103 124 290 2852

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 21 4 20,00 50 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 10 0,50 4 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 11 24 5,00 13 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 89 54 75,36 27 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECB  aB D EEbAC d     AEA aEEDDB    

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri Acddb cbBbdEcead cB abeDD CbeAaDCbcdae B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 285,957 247,750 74 83 88 193 1779

EA 222,644 220,210 88 99 120 283 2777

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 22 5 20,75 52 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 20 14,00 35 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 98 51 85,11 30 90,69 90,50 83,44

Matematik  Ab E d   aBD EED aCBaBBC  EAECEE DBC  B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBebDbeCBDbEDaECcccbDdAbDCCaDAeaaadBEb B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 396,392 247,750 4 4 5 46 501

EA 276,159 220,210 10 13 29 110 1223

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 40 0 40,00 100 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 132 31 124,11 44 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABADBCEDaEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEbaEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 365,647 247,750 10 13 14 60 821

EA 269,904 220,210 14 19 36 121 1377

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 38 1 37,75 94 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 123 37 113,61 41 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAAdECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbaABAaBCEDCEDDCEcECAECDAbC  aCDcBAbAeEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 261,067 247,750 90 99 109 232 2142

EA 206,659 220,210 105 120 141 343 3258

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 16 4 15,00 38 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 2 5 0,75 5 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 13 11 10,25 26 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 86 41 75,61 27 90,69 90,50 83,44

Matematik     EC     BD EaDA CB dBaB E   E DbB D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri    bDdc B b e E     DCAaD bCDAea DEa b B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 250,597 247,750 98 108 120 253 2304

EA 201,794 220,210 113 128 149 360 3383

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 14 3 13,25 33 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 81 33 72,61 26 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E  A a E  DBa E d  CC B C  E  E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D       aED E D ddE    DA b    DA       

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 232,882 247,750 110 121 137 288 2626

EA 186,504 220,210 124 140 163 407 3868

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 10 9 7,75 19 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 79 50 66,36 24 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E     CE BcBa c   cC cB d  b  E ac   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D Cb cDaCbe E Ddcdb   dDbDC c  DcB   aEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 361,352 247,750 13 16 17 63 866

EA 256,699 220,210 25 30 49 144 1721

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 33 0 33,00 83 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 121 34 112,36 40 90,69 90,50 83,44

Matematik BA EECBCA B D EED CCBB BCBAEAECEEDDB DAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACDEDCBDAEDdECEABEDCAbDCCCDd adebdEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 262,642 247,750 88 97 107 229 2105

EA 198,319 220,210 115 130 152 370 3480

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 14 8 12,00 30 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 17 14,75 37 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 90 51 77,11 28 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EBAecEaE B da bDd BCdB E   E         

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbbABbDB dD EDDC dEae CDcbCCcdeDcBAEbada

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 369,007 247,750 8 11 12 58 787

EA 258,089 220,210 22 27 46 137 1669

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 34 2 33,50 84 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 123 33 114,61 41 90,69 90,50 83,44

Matematik BAA ECBC  BBcCEEDACCBB BCaAEAECEEDDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACD DCBDdEDCECEABdDCAbDCCCDA  CDEeEAbB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 312,122 247,750 55 60 63 144 1471

EA 224,729 220,210 84 95 116 271 2704

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 22 2 21,50 54 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 104 38 94,36 34 90,69 90,50 83,44

Matematik CaEE     C  B  aAE  BBC BB   AEDDEEBDAB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DA  BcDBadDCEDDCEcECAECD eb a aDABAdAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 257,287 196,830 10 11 24 80 805

SAY 280,532 247,750 76 85 91 201 1847

EA 347,529 220,210 1 2 8 24 120

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 33 1 32,75 82 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 121 35 112,11 40 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CbDABAaEaDBEAEDbDCADeDBEDBEaECe EAEBAeBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik CB EBAA  CECBDBCAEDBBBCCBBECAbEDDEEBD   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 320,272 247,750 47 52 54 131 1369

EA 236,544 220,210 61 71 91 222 2333

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 5 25,75 64 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 108 44 96,86 35 90,69 90,50 83,44

Matematik  a EBAd  CEeBD a EDBBaCCBBECAAEDDEEB AB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri aeaABbDB  eCEDDCEcECcdCDAeCC CeDbBbEAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 327,422 247,750 42 47 49 121 1272

EA 237,934 220,210 58 68 88 219 2291

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 3 26,25 66 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 110 40 99,86 36 90,69 90,50 83,44

Matematik   A ECBCA BBD EE AbCc BBCBAEAdCEEDDB   B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEbCBD EDaE EAadDdAeDCCCDdaDC EBdAAd

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 228,982 247,750 117 129 145 303 2702

EA 197,624 220,210 117 132 154 374 3504

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 14 9 11,75 29 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 0 0 0,00 0 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 76 45 64,61 23 90,69 90,50 83,44

Matematik Ca E  A abEaB BCbED cBCdBdb   E  E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri               D bcd    eAeb   dD  eEAe c

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 2 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 269,827 247,750 84 93 100 217 1994

EA 210,134 220,210 103 117 138 334 3172

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 7 16,25 41 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 91 48 78,86 28 90,69 90,50 83,44

Matematik Bc  ECBCA BBD dEDACC a c   EcbCa   B D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dB aD eCe dE aEb cc D cbDCCCDACade cEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 273,412 247,750 81 90 97 212 1944

EA 198,319 220,210 115 130 152 370 3480

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 13 4 12,00 30 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 90 39 80,11 29 90,69 90,50 83,44

Matematik CB  dcd  C  BDBCAE   c   B    ED E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DA e d  C D E DCd E   CDAedbDCCDABAcAeaB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 289,722 247,750 71 79 84 183 1722

EA 228,899 220,210 78 89 110 254 2570

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 0 23,00 58 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 0 4,00 29 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 3 2,25 17 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 5 12,75 32 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 94 31 86,11 31 90,69 90,50 83,44

Matematik CB   A    E BD CAED BBCCBB  A ED EE D B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DA        D E D bcb   CD    c  DABAdA EB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 324,672 247,750 43 48 50 123 1313

EA 231,679 220,210 72 83 104 243 2487

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 4 24,00 60 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 1 8,75 67 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 26 7 24,25 61 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 108 37 98,61 35 90,69 90,50 83,44

Matematik B AEEC    BBD EEeA CBaeBeB EA CEEDDB D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEDaBDcE dEC AB DCc DCCCD C  eEBcAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 311,762 247,750 56 61 64 145 1474

EA 233,764 220,210 66 76 96 232 2428

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 9 24,75 62 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 23 16 19,00 48 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 51 94,11 34 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECBCAdBaD EEDedCdBeBCBAEAbCdEDbB D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAbDEeeBaeEDCECcccEDCAeDdCaDAeaCaEaEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 232,277 247,750 112 123 139 290 2643

EA 180,249 220,210 130 148 171 429 4040

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 8 10 5,50 14 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 3 6 1,50 12 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 79 50 66,36 24 90,69 90,50 83,44

Matematik C  aed  bC Ca  bb D   b B  d  E  EE   a 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D bABd BC bCEeDdEd   cdDbc  D  DAab b Ec

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 331,362 247,750 37 42 44 114 1227

EA 237,239 220,210 60 70 90 221 2307

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 4 26,00 65 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 112 42 101,36 36 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E AAAbaE  DBCAED  dCCcBECAAEDDEEBD   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DdaABcDBCEDCEDDCEcECdECDceCCaaCDeBAbAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 407,592 247,750 1 1 2 42 388

EA 272,684 220,210 11 15 31 115 1298

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 135 28 127,86 46 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECBCAEBBDCEEDAaCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 376,347 247,750 5 6 7 52 713

EA 256,004 220,210 26 31 50 145 1739

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 34 5 32,75 82 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 126 36 116,86 42 90,69 90,50 83,44

Matematik CcEE AAAdCECaDBaAbDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbaABADBCEDCEDDCEcECAECDcDCCDCCDABAEADEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 356,032 247,750 19 22 23 72 924

EA 253,919 220,210 31 36 55 157 1801

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 33 4 32,00 80 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 120 40 109,86 39 90,69 90,50 83,44

Matematik CBdEBA  aCdCBDBCAEDBBBCCBBECAAEDbEE DABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABcDBaEDCEDDCEcECccCDAeCCaCCDABAEbDaB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 279,267 247,750 77 86 93 205 1872

EA 233,069 220,210 69 79 99 236 2446

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 6 24,50 61 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 8 2,00 15 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 25 7,75 19 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 97 57 82,61 30 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEcBAb EaE BDBaAEDBaBCC B   AED EEBDbB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAdAcbaabaeCEeDCbcEbe dabDbeaCCDdBebbcEa

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 217,622 247,750 122 134 153 327 2965

EA 182,334 220,210 128 145 168 419 3985

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 2 4 1,00 7 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 7 12 4,00 10 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 71 41 60,61 22 90,69 90,50 83,44

Matematik C  EBbd   E B   bE            E         

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D d     Cdb b b  db   ae  C    DAdd A Ec

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 358,442 247,750 17 20 21 70 894

EA 258,784 220,210 21 26 45 136 1656

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 34 1 33,75 84 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 120 36 110,86 40 90,69 90,50 83,44

Matematik B AEECBCAE BDCEEDAaCBB BCBAEA CEEDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDdDaBDAEDCECcABEDCcbDCCaDACa DE EAdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 341,872 247,750 30 35 36 98 1103

EA 242,799 220,210 48 56 75 196 2148

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 30 8 28,00 70 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 116 44 104,86 37 90,69 90,50 83,44

Matematik CBcdBAA  dECBDBCbEDeBBCCBBaCAbEDbEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D bABADBadDCEDDCEcECAECDcDCdDCCDABAbAebd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 329,472 247,750 40 45 47 119 1250

EA 238,629 220,210 57 67 87 217 2271

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 2 26,50 66 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 111 39 101,11 36 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBA  ECE B BC  DBBBCbBB  AAEDcEEB  B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbCABbDBCEDCEDDCEBECAbCDbeCe dCDcBecAD e

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 235,952 247,750 107 118 133 280 2572

EA 192,064 220,210 119 135 157 390 3677

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 11 5 9,75 24 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 19 7,25 18 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 80 50 67,36 24 90,69 90,50 83,44

Matematik B A E  C  BBDC aD aa   B     b E     c  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri d baDEbae cED EC edED  caCCCDc abe cab d

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 382,842 196,830 1 1 3 3 9

SAY 188,177 247,750 136 155 179 417 3921

EA 280,389 220,210 9 11 27 105 1128

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 15 2 14,50 81 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 2 36,50 91 3,65 4,13 6,94

Tarih-2 11 11 0 11,00 100 0,14 0,19 0,67

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 0,23 0,27 0,84

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,07 0,08 0,27

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,07 0,09 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,08 0,10 0,52

Sosyal-2 40 35 5 33,75 84 0,59 0,73 2,55

Toplam: 280 129 33 120,61 43 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABABECDBEAEDED AeBDaEDBEBECDAEAEBADBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Sosyal-2 CEABDACADBDCBACDABaBDEeDbEDEDBeCDBCADCeA

Cevap Anahtarı A CEABDACADBDCBACDABCBDEBDAEDEDBDCDBCADCBA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 275,552 247,750 80 89 96 211 1915

EA 206,659 220,210 105 120 141 343 3258

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 17 8 15,00 38 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 16 16,00 40 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 94 50 81,36 29 90,69 90,50 83,44

Matematik CBaEBAA  CEa  BaAce a  baBEC AE  E    B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D  eBdaBCEedEDDCbdE  EdDbDCeaaCDdBddAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,665 196,830 20 25 47 193 2006

SAY 400,192 247,750 3 3 4 45 464

EA 293,849 220,210 7 9 25 91 836

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 8,00 20 3,65 4,13 6,94

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,14 0,19 0,67

Coğrafya-2 11 6 0 6,00 55 0,23 0,27 0,84

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,08 0,27

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,07 0,09 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,08 0,10 0,52

Sosyal-2 40 6 0 6,00 15 0,59 0,73 2,55

Matematik-2 40 38 2 37,50 94 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 147 30 139,36 50 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CE                                EBADBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Sosyal-2            CBAC AB                      

Cevap Anahtarı A CEABDACADBDCBACDABCBDEBDAEDEDBDCDBCADCBA

Matematik CBEEBAAAEabCBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACABADBCEDaEDDCEBECAECDADCCcCCDABAEADEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Fabl ve Özellikleri 1 0 0 0
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 0 0 0
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 313,692 247,750 53 58 60 140 1453

EA 229,594 220,210 76 87 108 252 2547

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 11 23,25 58 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 108 51 95,11 34 90,69 90,50 83,44

Matematik dAAEECaa EBBDCEaDbCCBBeBdB EbECEaDDB Dcc

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACDEeCBadEDeE EdcaDCAbDCCaDdeaCeEBEAdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 2 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,712 196,830 18 23 43 169 1578

SAY 198,342 247,750 133 151 172 385 3533

EA 226,954 220,210 81 92 113 263 2635

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 3 0 3,00 8 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 0 0 0,00 0 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 81 40 70,86 25 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABddbCe EAdD DbA B aED b Ed AE EeAeaC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik C     A     B                           

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri             b                  D       c

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,060 196,830 8 9 21 71 735

SAY 193,112 247,750 134 153 177 404 3711

EA 247,289 220,210 43 51 70 188 2003

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 3,65 4,13 6,94

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,14 0,19 0,67

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 0,23 0,27 0,84

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,07 0,08 0,27

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,07 0,09 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,08 0,10 0,52

Sosyal-2 40 8 7 6,25 16 0,59 0,73 2,55

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 94 44 82,86 30 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 dBACEbBCEEDBd EDcABDCDEe cdEADEB DAcBCea

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Sosyal-2 dbe  De   C A C    D         c D  bD  Aa

Cevap Anahtarı B ACABDDDBEACDABCCABCDEBBADDEEDDBDBCCDBAAC

Matematik     EC     c                            

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 0 0 0
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 317,427 247,750 49 54 56 133 1399

EA 249,054 220,210 40 47 66 182 1952

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 3 30,25 76 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 16 15,00 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 45 95,61 34 90,69 90,50 83,44

Matematik Cc EBA  ECECeDBC ED BBCCBBECAbEDDEEBD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D  cadD adeaEDDdE bCA CDAbCdaCCDcBAcbeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 285,292 247,750 75 84 89 195 1788

EA 212,219 220,210 100 114 135 326 3110

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 4 17,00 43 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 2 7,50 58 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 95 42 84,36 30 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E A  a   BDBaAE dB CC B    ED E aD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D aA A eabe EDDCdBEC  CD DdeabCDABAEba B

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 350,607 247,750 23 26 27 88 991

EA 240,714 220,210 49 59 78 201 2203

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 28 3 27,25 68 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 117 36 107,86 39 90,69 90,50 83,44

Matematik B A ECBC aBB  EEDACCd BBCBAEA  cEDDBC AB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBA DEDaBDAEDCECEAcEDCAbDCCCDAeaCeEBEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,760 196,830 15 19 39 114 1107

SAY 223,427 247,750 120 132 150 315 2824

EA 269,977 220,210 13 18 35 120 1375

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 11 4 10,00 56 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 15 10 12,50 31 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 97 47 85,11 30 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDcBcdEdDBEAEDEDCA   cdaBbBcC AEAEBAeaC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik CBbEcAA   E c d cEDa BCC B  dbE  E  cdB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 0 1 0
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 345,342 247,750 25 29 30 92 1054

EA 250,444 220,210 37 43 62 172 1908

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 1 30,75 77 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 2 9,50 68 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 115 35 106,11 38 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EBAA  CECB BbAEDB BCCBBEC AED EEBD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaAB DB EDaEDDCE E AECDcbeCaCCDeBAEAaE 

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 244,787 247,750 102 112 126 265 2411

EA 201,794 220,210 113 128 149 360 3383

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 14 3 13,25 33 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 20 7,00 18 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 83 49 70,61 25 90,69 90,50 83,44

Matematik  dA EC C   B  E   aC   BC  EA  E   BbD  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dB dDbeaBDbEc    ec DCcDaeCeDAaa eEcdb d

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 269,457 247,750 85 94 101 218 2001

EA 228,899 220,210 78 89 110 254 2570

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 8 23,00 58 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 9 1,75 13 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 8 2,00 15 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 25 5,75 14 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 94 59 79,11 28 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EBA   CECB BbAEDdcBCbBBdCAAEDbEaBD a 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri ebdAecaaCbe EDDCdab eEbaceCeedCecB cAeEc

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 2 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 314,292 247,750 52 57 59 139 1443

EA 224,034 220,210 85 96 117 274 2730

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 7 21,25 53 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 46 95,36 34 90,69 90,50 83,44

Matematik Ca E  A aCa e Ba EDB BCCBBbCbAEDDEEB AB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABAaBCEaCEDDdEcECdEdDcDCeDCCDABcbAeEe

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 2 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KERE M OCKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 339,572 247,750 32 37 38 101 1129

EA 234,459 220,210 65 75 95 230 2410

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 4 25,00 63 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 1 10,75 83 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 113 38 103,36 37 90,69 90,50 83,44

Matematik  AAdE  CAaBe  EEDbCCBB BC  EA CEEDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AB aDEeaBDAaDaE EABEDCAbDCCCDAaDCeEBEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 230,312 247,750 115 127 143 298 2680

EA 191,369 220,210 120 136 159 392 3698

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 11 6 9,50 24 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 77 45 65,61 23 90,69 90,50 83,44

Matematik CB a    c E BDBdA    B dacE   E  E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAab  aBbE  E bb       ec C a  DdB dAe d

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 271,810 196,830 6 7 19 64 608

SAY 222,017 247,750 121 133 151 320 2867

EA 304,889 220,210 5 6 18 82 622

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 12 0 12,00 30 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 104 31 96,11 34 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACEDBCEEDBEAEDeABDaDEBBEdEcDEBADAEBCbB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik BA  ECBC  BB  E D  CB                   

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,835 196,830 16 20 40 120 1235

SAY 200,867 247,750 132 149 170 374 3446

EA 240,577 220,210 51 61 80 203 2210

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 8 14 4,50 11 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 89 56 74,86 27 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 dBACEDBabEDBbAdDbAdDCDEaeddEAeEBAaAEBbea

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik dA badBb Ecec E  b adaBed    E E      A 

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 0 1 0
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 362,592 247,750 12 15 16 62 858

EA 252,529 220,210 33 38 57 162 1850

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 2 10,50 75 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 121 35 112,11 40 90,69 90,50 83,44

Matematik eAAEECBC   B  EEDACCBBBBCBAEAdCEEDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDED BDbEDCECEAcEDCAeDCCCDACaCeEeEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,967 196,830 17 21 41 122 1262

SAY 201,572 247,750 131 148 168 371 3430

EA 240,352 220,210 52 62 81 204 2217

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 8 3 7,25 40 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 84 36 74,86 27 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 eBcCEDa bEDB A   AB CD c  eEecEBADAEBCeB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik      C   a B                   E D   D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS İREM BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 303,097 247,750 62 67 72 161 1575

EA 235,154 220,210 64 74 94 227 2384

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 3 25,25 63 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 9 2,75 20 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 20 15,00 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 103 49 90,61 32 90,69 90,50 83,44

Matematik  Ab cCBC  BB  EEDACCBBBBa AEA CEE DB D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABcaDbeaBacEbdECEccEDCceDCdeDAeaCeEBcAAe

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 244,752 247,750 103 113 127 266 2412

EA 191,369 220,210 120 136 159 392 3698

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 10 2 9,50 24 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 6 2,50 18 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 5 2,75 21 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 81 43 70,11 25 90,69 90,50 83,44

Matematik    E bA  C     C    BBCC     bED        

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DdecBda aE  E DdEdEC  ba b d CaDABA Ae a

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ KAYRALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 245,282 247,750 101 111 125 262 2396

EA 197,624 220,210 117 132 154 374 3504

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 12 1 11,75 29 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 7 3,25 25 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 14 22 8,50 21 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 83 49 70,61 25 90,69 90,50 83,44

Matematik B A EC C  eB   E ACC       E   E        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBedDbeaBDbE dE cdcdDbAeDdCeDddDaa abA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT CALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 225,842 247,750 118 130 148 309 2781

EA 180,944 220,210 129 146 169 423 4022

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 6 1 5,75 14 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 2 3,50 27 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 18 7,50 19 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 75 45 63,61 23 90,69 90,50 83,44

Matematik     EC    BB     Ab            E        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri cc aDdeCBa cDd      DCAeD bdDcC bcbcEAed

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 324,602 247,750 44 49 51 124 1315

EA 249,054 220,210 40 47 66 182 1952

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 3 30,25 76 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 4 6,00 46 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 0 5,00 38 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 108 36 98,86 35 90,69 90,50 83,44

Matematik d AEECBC  BBDCEEDAaCB BBCBAEbECEEDDB D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AB aDED BDca CEC ccEDCbeDC  DA    E  A B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 352,057 247,750 22 25 26 84 972

EA 252,529 220,210 33 38 57 162 1850

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 32 2 31,50 79 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 118 38 108,36 39 90,69 90,50 83,44

Matematik C EEBAAAEbECB BCAED BBCCBBaCAAED E BDAB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABcbBCEeCEDDCEcE AECDAeCaabCDABAEAcEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA UTKU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 343,432 247,750 29 34 35 97 1081

EA 236,544 220,210 61 71 91 222 2333

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 5 25,75 64 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 115 40 104,86 37 90,69 90,50 83,44

Matematik Cc cBAAA CEdBDBaAED  BCbBBEC AEDDEEBD   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DcadBcDBaEDCEDDCEBaCAECDAbCeDCCDABAEbDEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 341,747 247,750 31 36 37 99 1106

EA 255,309 220,210 28 33 52 148 1757

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 33 2 32,50 81 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 4 8,00 57 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 115 40 104,86 37 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECaC  BBD EEDAaCBBBBCBAEAECEEDDBC  B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAbDbDCBDbE CECE BdDdcDDCCCDAe CeEcaAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 231,617 247,750 114 126 142 297 2661

EA 174,689 220,210 134 152 176 441 4184

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 3 5,25 40 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 76 39 66,11 24 90,69 90,50 83,44

Matematik     cC         E bCC                    

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBAaDdD BDcEb E  ccED c DCC  A aa E  b  

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 278,322 247,750 79 88 95 209 1885

EA 211,524 220,210 101 115 136 330 3136

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 5 16,75 42 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 94 46 82,36 29 90,69 90,50 83,44

Matematik   AEEC C  BBDb aD CC a B c E   E DbBC  B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AaeaD DCBb EDa   eaEDCbbDCCeDdCaCeE EbdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 256,937 247,750 95 104 115 243 2213

EA 204,574 220,210 111 126 147 353 3325

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 15 3 14,25 36 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 2 2 1,50 11 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 9 9,75 24 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 84 38 74,36 27 90,69 90,50 83,44

Matematik  aEE AA  dE BDBC EDB BC  c    E         

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D       adD   De  E    DAeC  CCDdBbab Ea

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 344,952 247,750 26 30 31 93 1057

EA 255,309 220,210 28 33 52 148 1757

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 33 2 32,50 81 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 2 8,50 61 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 116 39 106,11 38 90,69 90,50 83,44

Matematik Ca EBA A CECBDBCAEDBBBCCBBbCAAEDDEEBD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DA ABcaBCED E DCEcECAcCDADCCaCCeeedEAeEe

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 333,997 247,750 35 40 41 109 1198

EA 233,764 220,210 66 76 96 232 2428

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 112 41 101,61 36 90,69 90,50 83,44

Matematik BAA ECBC  BBDCEEDAaCdBBB  bEAdCEaD B D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBbaDEDCBDdEDaE ccBEDCAeDCCCDACaCDEBEAbB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 251,582 247,750 97 107 119 252 2290

EA 189,284 220,210 122 138 161 400 3776

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 11 9 8,75 22 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 18 17 13,75 34 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 86 52 72,86 26 90,69 90,50 83,44

Matematik dAb aCce aBB  aED eC   B   E EaE        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AebdDEeaBacEDCE d dEDdc D CCDACabe BcbeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 312,952 247,750 54 59 62 142 1464

EA 221,949 220,210 89 100 121 284 2800

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 10 20,50 51 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 49 94,61 34 90,69 90,50 83,44

Matematik eAAaECaC EBdD EED CCa  cdceEAEdEED BCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEeaBDcEDCECcccEDCAeDCeCDAdDCaEcbAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,425 196,830 19 24 46 189 1977

SAY 212,877 247,750 124 137 156 335 3089

EA 221,469 220,210 91 102 123 287 2819

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 7 10 4,50 11 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 9 1,75 13 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 6 0,50 4 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 10 23 4,25 11 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 91 71 73,11 26 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABdCEc aab       bB  Dda EdEeebBADAEBCDB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik e b Edcd  Ba  E  eC c     dE E E c      

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ddedcdDaBadED     cdeCbeeC aDdeaCe daAdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Fabl ve Özellikleri 1 0 1 0
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 317,167 247,750 50 55 57 135 1407

EA 233,069 220,210 69 79 99 236 2446

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 2 24,50 61 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 106 40 95,86 34 90,69 90,50 83,44

Matematik    E AA  CE BDBd EDeBBCCBBECAAEDD   DA  

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbaAB aB bD EDDCEcECAECaAeCe CCDcBAEbeEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 371,157 247,750 7 8 9 55 760

EA 257,394 220,210 24 29 48 141 1698

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 34 3 33,25 83 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 13 0 13,00 100 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 124 35 115,11 41 90,69 90,50 83,44

Matematik CaEEBA A CEbBDBCAEDBBBCCBBECAAEDbEEBDAB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACABbDBCbDaEDDCEBECAECDADCbaCCDAB EAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 207,432 247,750 130 145 164 351 3248

EA 175,384 220,210 133 151 175 440 4176

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 5 5 3,75 9 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 2 4 1,00 7 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 1 4 0,00 0 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 68 43 57,11 20 90,69 90,50 83,44

Matematik C  Ee   ab  cDd                  E  D   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D b     ade E Da c     a a  a  DAB  b ce

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 355,052 247,750 20 23 24 79 940

EA 246,274 220,210 44 52 71 189 2033

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 7 29,25 73 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 120 41 109,61 39 90,69 90,50 83,44

Matematik dAAEECBaAEBBDbEaDAaCd BBCBAEAECEEDDB DAc

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABeCDbDCBDAEDCECEAcEDCceDCCCDACDCDEeEbdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 294,102 247,750 68 75 80 178 1684

EA 224,034 220,210 85 96 117 274 2730

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 23 7 21,25 53 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 11 0,25 2 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 100 52 86,86 31 90,69 90,50 83,44

Matematik  AAEECcC aBBDaEEDeCCB eBdB EAEdE D   D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri daedDdebabbEcCE EcdEDCAbDdCaDAeDdeEBEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 234,967 247,750 108 119 135 284 2589

EA 185,114 220,210 125 141 164 413 3917

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 9 7 7,25 18 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 2 3,50 25 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 10 3 9,25 23 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 76 36 66,86 24 90,69 90,50 83,44

Matematik  AcdEdBa  aBD EE           bA  E     e  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri b c D D B  E        D       De D   B A B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM  GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 209,792 247,750 127 141 160 342 3164

EA 171,909 220,210 135 153 177 445 4259

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 2 2,50 18 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 1 0 1,00 8 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 66 31 58,11 21 90,69 90,50 83,44

Matematik      C         E  C        d   d        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri    dDEb    E        D       D    e     B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 289,812 247,750 70 78 83 182 1720

EA 220,559 220,210 92 103 124 290 2852

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 21 4 20,00 50 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 3 3,25 23 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 18 10 15,50 39 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 96 40 85,86 31 90,69 90,50 83,44

Matematik  AA EC Cb  BDCEED bCBa BdB EA CEE  B    

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dB  DEb  a E  E  Ac DdceDCCCDAeaCe BEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 294,762 247,750 67 73 78 176 1679

EA 233,764 220,210 66 76 96 232 2428

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 26 5 24,75 62 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 7 3,25 23 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 2 4,50 35 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 99 44 87,86 31 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAcECaCc BB  EbDACC  BBCcAEAECEED BC   

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri dBbaDceaBDbE  E  ecED   DC CDA D aEBdb e

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 270,417 247,750 83 92 99 216 1983

EA 205,269 220,210 109 124 145 350 3305

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 15 2 14,50 36 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 90 39 80,11 29 90,69 90,50 83,44

Matematik CB E   d CE BDBaAED BBCC                

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAadBADBadDaEDDCEcECc CDceC a       Ae  

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 0 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 329,862 247,750 39 44 46 116 1244

EA 240,019 220,210 53 63 83 206 2224

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 28 4 27,00 68 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 110 40 99,86 36 90,69 90,50 83,44

Matematik  A   CBaAaaBD EEDACCBBBBCBAEcECEED B D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAbDbe  a E dECEAcEDCADDCCCDACaCDaBbA e

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 371,272 247,750 6 7 8 54 759

EA 269,904 220,210 14 19 36 121 1377

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 38 1 37,75 94 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 125 37 115,61 41 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBdCAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaABADBCEDaEDDCddECAECDAeCaDCCDdBAdAebB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 352,177 247,750 21 24 25 83 970

EA 249,749 220,210 38 44 63 177 1926

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 32 6 30,50 76 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 119 42 108,36 39 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAdECaCAaBBcCEEDACCBBeBCBAEA CEaDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABeaDEDaBDcEDCECEABEDdAeDCCCDAaaCeEBEAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 345,722 247,750 24 28 29 91 1049

EA 239,324 220,210 56 66 86 214 2255

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 1 26,75 67 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 12 1 11,75 84 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 4 8,00 62 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 115 34 106,36 38 90,69 90,50 83,44

Matematik C  E Ad  CE      EDBBBCCBB CAAEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DA ABADBCEDaEDDdbaECAECDAeCCDCC ABAEAeEd

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 320,112 247,750 48 53 55 132 1370

EA 249,749 220,210 38 44 63 177 1926

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 2 30,50 76 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 6 5,50 39 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 7 2 6,50 50 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 108 43 97,11 35 90,69 90,50 83,44

Matematik CB EBAA  CE c BCAEDB dCCBBECAAEDDEEBDAB 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbbAdcDeCdDCE DCEcE   CD DbCadCDdedbAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 296,237 247,750 66 72 77 172 1659

EA 244,189 220,210 47 55 74 193 2099

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 29 2 28,50 71 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 2 4,50 32 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 98 36 88,86 32 90,69 90,50 83,44

Matematik CaEE A  ECECBDBaAEDB BC  BEC AEDDEEBD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DAaA    C e E D beE   bD D  a  DAB b e  

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 214,412 247,750 123 136 155 333 3051

EA 179,554 220,210 132 150 173 434 4062

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 7 7 5,25 13 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 2 7 0,25 2 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 7 0,25 2 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 9 21 3,75 9 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 73 54 59,36 21 90,69 90,50 83,44

Matematik     cdcC   B      bb    C  E   EbD   D e

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri bBe Dcc e  ac ab edEc  ee C DAecdeaaEAcB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 305,727 247,750 59 64 69 155 1545

EA 210,829 220,210 102 116 137 332 3150

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 17 2 16,50 41 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 101 35 92,11 33 90,69 90,50 83,44

Matematik BAA E BC aBBDdEEDACCBB                  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDbDaBDAE CEC AcEDCAeDCCCD  aCDEB b B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,530 196,830 9 10 22 73 740

SAY 232,592 247,750 111 122 138 289 2634

EA 304,649 220,210 6 7 19 83 626

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 19 13 15,75 39 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 108 46 96,36 34 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACEDBaEEDBEAdD AaDdDbaBECEADEBADAEBCDa

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik dAdEECBadEaBD  EabC e  BCa EAEdE D BeDcc

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 303,687 247,750 61 66 71 159 1569

EA 215,694 220,210 95 109 130 308 2995

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 21 11 18,25 46 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 2 9,50 73 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 103 50 90,36 32 90,69 90,50 83,44

Matematik  abdeAA cCE B BCAaDc abCdBECAAED EE D Be

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbadBcbca eCEDDCEcECAcC ADCdDCCDdBbEADEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 321,492 247,750 45 50 52 129 1354

EA 237,934 220,210 58 68 88 219 2291

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 27 3 26,25 66 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 3 6,25 45 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 3 7,25 56 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 23 9 20,75 52 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 107 38 97,36 35 90,69 90,50 83,44

Matematik CBEEBAA aCE B BCAaDBBBC BB C AE  EEdD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri eA A c BCdD EDDCd ECA CaAeC aCCDdB EAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 319,915 196,830 2 3 6 27 202

SAY 190,997 247,750 135 154 178 410 3800

EA 253,839 220,210 32 37 56 158 1804

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 3,65 4,13 6,94

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,14 0,19 0,67

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 0,23 0,27 0,84

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,07 0,08 0,27

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,07 0,09 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,08 0,10 0,52

Sosyal-2 40 24 8 22,00 55 0,59 0,73 2,55

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 111 41 100,61 36 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABABECDBEAED D AeBDBbDBE EeDeE ccADaC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Sosyal-2 C ABedCADBcCBACDA  cD BcAED DB  Da ADecA

Cevap Anahtarı A CEABDACADBDCBACDABCBDEBDAEDEDBDCDBCADCBA

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,067 196,830 13 17 36 110 1090

SAY 209,327 247,750 128 142 161 345 3184

EA 257,414 220,210 23 28 47 140 1696

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 5 22,75 57 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 8 2 7,50 19 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 89 33 80,61 29 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 dBACE adbEeB A   A DCDEB   E DEB DAEBCDB

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik B    CBa  BB  Eb   C           E        

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 308,322 247,750 57 62 67 150 1514

EA 240,714 220,210 49 59 78 201 2203

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 29 7 27,25 68 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 7 5,25 38 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 6 4,50 35 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 106 52 92,86 33 90,69 90,50 83,44

Matematik CaEEBAA dCd B BaAEDBBBCaBBECAAEDcEEeD BC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DbadebDBaEDCEbDCdcaCc CDbeCCaCCDABAbbeac

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 262,082 196,830 7 8 20 70 734

SAY 265,022 247,750 87 96 106 227 2072

EA 337,212 220,210 3 4 12 39 178

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 30,50 76 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 28 3 27,25 68 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 117 35 108,11 39 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACEDBaEEDBEAED ABDCDba ECEAbEBADAEBCea

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik B A EC a  BBD EED CCaaBBCBAEA CEEDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 306,352 247,750 58 63 68 153 1541

EA 221,949 220,210 89 100 121 284 2800

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 22 6 20,50 51 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 104 45 92,61 33 90,69 90,50 83,44

Matematik dAA aCBC aeBDCEEDACCB  BC  E ECE   B c c

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABebDEDCBDcEDdaCEAcEDCADaCC DAaa eEBdbdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR *LDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 262,342 247,750 89 98 108 230 2111

EA 208,744 220,210 104 119 140 338 3215

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 16 1 15,75 39 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 3 1 2,75 20 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 0 2,00 15 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 11 3 10,25 26 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 84 30 76,36 27 90,69 90,50 83,44

Matematik C  E     dE BDB AE   BC       ED EEBD   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D      B  e E D        D       DAB bAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 302,627 247,750 63 68 73 162 1580

EA 230,289 220,210 75 86 107 249 2531

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 24 2 23,50 59 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 7 4 6,00 43 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 6 4 5,00 38 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 101 40 90,86 32 90,69 90,50 83,44

Matematik BAA EC C  BB   E ACCBB B BbEA CbED B D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri A eaDEDCBb Ea E  cc DeAeDCCCDAaaCeEe A B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 1 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 301,502 247,750 64 69 74 164 1595

EA 229,594 220,210 76 87 108 252 2547

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 24 3 23,25 58 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 5 3,75 29 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 101 43 90,11 32 90,69 90,50 83,44

Matematik Bb  ECBC EBBD Ea  bCB  BCB EA  EEDDB D B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri Aa aDbDaBDcE da  cdEDdA aCCCDAC CeEBcAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,410 196,830 12 16 35 107 1062

SAY 234,002 247,750 109 120 136 287 2607

EA 283,149 220,210 8 10 26 103 1070

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,68 0,78 1,30

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 1,51 1,70 2,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,82 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,64 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 3,65 4,13 6,94

Matematik-2 40 18 7 16,25 41 20,20 19,93 12,24

Toplam: 280 101 44 89,86 32 90,69 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDdBcaEC BEAEDEDCAbcDBbDBE aeabE EBAeBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik Ca E Ad  CE d Ba ED  Bab BECAAED aE D   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 231,942 247,750 113 125 141 294 2652

EA 171,909 220,210 135 153 177 445 4259

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 5 4 4,00 31 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 76 42 65,36 23 90,69 90,50 83,44

Matematik  b  E    aBB                            

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri d eaDdebBD Ea E c B Dd eDCdCDA  Ce BEbdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 288,102 247,750 72 80 85 185 1746

EA 206,659 220,210 105 120 141 343 3258

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 18 12 15,00 38 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 8 4 7,00 54 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 24 14 20,50 51 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 99 52 85,86 31 90,69 90,50 83,44

Matematik CBdEeAA aCE   BabE BcB  cBEd  bDbEEBe Be

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DebdBADBaEeCEDDdEBECcE DcDdbDbCDABdEAe e

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 365,847 247,750 9 12 13 59 819

EA 252,529 220,210 33 38 57 162 1850

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 33 6 31,50 79 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 123 39 113,11 40 90,69 90,50 83,44

Matematik CcEEBAAAdaECBDBCAaD BBCCdBECAbEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACABcaBCEeCEDDCEcECAECDAbCCaCCDABAEAeEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 247,152 247,750 99 109 122 256 2360

EA 180,249 220,210 130 148 171 429 4040

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 4 6 2,50 19 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 19 14 15,50 39 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 83 46 71,36 25 90,69 90,50 83,44

Matematik     Ee    aB  Eb  C c  e   Ec  E   B    

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AB CDbeaBDdEDaE  dd DCAbebbCDA cCe eEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 1 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 229,967 247,750 116 128 144 299 2686

EA 185,114 220,210 125 141 164 413 3917

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 10 11 7,25 18 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 5 4 4,00 29 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 2 3 1,25 10 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 11 13 7,75 19 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 78 50 65,36 23 90,69 90,50 83,44

Matematik bccad A cCE B B A D   b        DeEdeDc  

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri Dd bB a C e EDDC c     a  eec  DAdcEbD a

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 21 27 50 299 3840

SAY 356,912 247,750 18 21 22 71 911

EA 260,174 220,210 18 23 42 133 1613

Katılımlar: 137 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 35 3 34,25 86 20,20 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,36 5,24 3,27

Kimya 13 9 3 8,25 63 5,53 5,30 3,06

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,99 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 28 10 25,50 64 15,88 15,36 9,26

Toplam: 280 120 39 110,11 39 90,69 90,50 83,44

Matematik BAAEECaCAEBBDCEEDAaCBB BCBAEAaCE DDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEeCBacEDCE EAcEDCceDCCCDAaaCeEB AAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,352 196,830 5 22 42 123 1298

SAY 209,327 247,750 9 142 161 345 3184

EA 247,379 220,210 6 50 69 187 1999

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 11,04 4,13 6,94

Matematik-2 40 10 10 7,50 19 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 90 50 77,36 28 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CcDeBABEeD EAcDbbCAcBD ED beEaDeEAbBAeaC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik CBda bc  eE  cdCAED  cC ae     D E      

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEFE YILMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,367 196,830 6 26 48 205 2215

SAY 203,687 247,750 11 147 166 363 3359

EA 219,034 220,210 8 106 127 296 2905

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 2 4 1,00 6 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 11,04 4,13 6,94

Matematik-2 40 6 2 5,50 14 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 77 35 68,11 24 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 ABACcDca E     D    e  c   E   BADbbBC B

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik B     B    B  E D a   dB                

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 370,577 247,750 1 10 11 57 774

EA 249,749 220,210 5 44 63 177 1926

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 31 2 30,50 76 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 12 1 11,75 90 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 123 33 114,61 41 82,15 90,50 83,44

Matematik BbAEECBCA  B  EEDACCBBeBCBAE  CEEDDBCD B

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEeCBDAEDaECEABEDCAeDCCCDACDCeEBEAAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 1 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,850 196,830 3 13 30 92 899

SAY 290,402 247,750 3 77 82 181 1716

EA 350,587 220,210 1 1 5 21 109

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 11,04 4,13 6,94

Matematik-2 40 37 3 36,25 91 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 123 38 113,36 40 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDbBABEaDeEAE bDCA BDabDBEBECDeEAbBAeBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik CBEEBAAAdCECBDBaAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDcBC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 215,892 247,750 7 135 154 330 3017

EA 180,944 220,210 12 146 169 423 4022

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 7 5 5,75 14 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 9 20 4,00 10 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 73 51 60,11 21 82,15 90,50 83,44

Matematik Ca EB A  CE    b E d e  e               

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri Dbad e eC eCaeD acE    bAedeaadDAe dA  a

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 2 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 231,997 247,750 6 124 140 293 2650

EA 197,624 220,210 10 132 154 374 3504

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 12 1 11,75 29 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 3 4 2,00 15 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 75 36 65,86 24 82,15 90,50 83,44

Matematik      CB     D EEb  CBB B     E E D      

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri d e D caB     E   dbDb  bC           A e

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 0 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,547 196,830 2 12 28 89 872

SAY 238,232 247,750 5 116 131 275 2526

EA 300,924 220,210 2 8 23 89 701

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 11,04 4,13 6,94

Matematik-2 40 19 5 17,75 44 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 106 41 95,61 34 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDdBAaECDBEAcDbDdADBDBEDBaaceDAEAEBAeBC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Matematik CB Ee A aCEaB BCAED  BC BBb A E  E  c   

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 1 0 50
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 370,660 196,830 1 2 4 6 25

SAY 193,817 247,750 13 152 176 400 3682

EA 277,089 220,210 3 12 28 109 1204

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 16 2 15,50 86 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 11,04 4,13 6,94

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,75 0,19 0,67

Coğrafya-2 11 11 0 11,00 100 0,85 0,27 0,84

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,27 0,08 0,27

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,27 0,09 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,37 0,10 0,52

Sosyal-2 40 34 6 32,50 81 2,50 0,73 2,55

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 128 37 118,61 42 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 CEDABABECDBEAEDEDdADBDBaDBEBEeDAEbEBADaC

Cevap Anahtarı A CEDABABECDBEAEDEDCADBDBEDBEBECDAEAEBADBC

Sosyal-2 CEABeACADBDCBACDABCBDEdDeEDEDBbeDBCADCcA

Cevap Anahtarı A CEABDACADBDCBACDABCBDEBDAEDEDBDCDBCADCBA

Matematik C  E                                    

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme 1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca devletlerin siyasi ve askerî gelişmelerini karşılaştırabilme 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Kişilik ve Ölçümü 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Değer, Norm ve Kontrol 1 1 0 100
Kültürün Anlamı, Ögeleri ve İşlevleri 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100
İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 254,367 247,750 4 106 118 247 2246

EA 217,779 220,210 9 107 128 298 2944

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 19 0 19,00 48 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 6 6 4,50 35 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 84 41 73,61 26 82,15 90,50 83,44

Matematik C  EBAA  CE BDB  ED   C     A ED E  D B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D  b    ade a Dd cECAEdcAeb    Dcce    e

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,347 196,830 4 14 33 101 1021

SAY 199,457 247,750 12 150 171 381 3483

EA 251,087 220,210 4 42 61 170 1897

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,19 0,78 1,30

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 4,38 1,70 2,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,73 0,94 1,75

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,73 0,71 1,29

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 11,04 4,13 6,94

Matematik-2 40 4 0 4,00 10 13,27 19,93 12,24

Toplam: 280 88 39 78,11 28 82,15 90,50 83,44

Edebiyat-Sosyal-1 cBACEDaCEEbBEAbDaAdDdDaaeEdEAbEBADAEBCDa

Cevap Anahtarı B ABACEDBCEEDBEAEDDABDCDEBBECEADEBADAEBCDB

Matematik                 D  C   B   E            

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Türk Edebiyatında Destanlar 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Fabl ve Özellikleri 1 1 0 100
Tekke Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Akımlar 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Deneme 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ’daki farklı medeniyetlerin yönetim ve ordu sistemlerini özetleyebilme 1 1 0 100
Orta Çağ’daki başlıca medeniyet havzalarının bilim, kültür ve sanata etkilerine ilişkin oluşturduğu ürünleri paylaşabilme1 1 0 100
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 210,497 247,750 8 139 158 339 3144

EA 183,029 220,210 11 144 167 418 3970

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 7 2 6,50 16 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 2 7 0,25 2 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 7 22 1,50 4 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 71 50 58,36 21 82,15 90,50 83,44

Matematik C   B A     BDBb b            E         

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri D dbadb bbeCE DC ca e de ad a  DAdebbe c

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 1 0 50
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 0 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 0 1 0
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ANLI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 205,462 247,750 10 146 165 357 3305

EA 169,129 220,210 13 155 180 454 4354

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 2 8 0,00 0 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 2 5 0,75 6 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 9 19 4,25 11 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 68 47 56,11 20 82,15 90,50 83,44

Matematik  d  b                            DD     

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri A eaDb bceea     ec D eeDd CDdCcee aEb B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 1 0
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 1 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DENİZ ÖNDER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 7 27 50 299 3840

SAY 294,182 247,750 2 74 79 177 1682

EA 233,069 220,210 7 79 99 236 2446

Katılımlar: 13 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 25 2 24,50 61 13,27 19,93 12,24

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,46 5,24 3,27

Kimya 13 4 5 2,75 21 1,83 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 1,69 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 4,98 15,36 9,26

Toplam: 280 98 39 88,11 31 82,15 90,50 83,44

Matematik CB E AA  CECBDBaAEDB BCCBBaC  ED EE     

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACdBdDBdE   aDadcE   CDce   bCDcB   D B

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 370,992 247,750 2 9 10 56 766

EA 272,684 220,210 2 15 31 115 1298

Katılımlar: 5 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 39 1 38,75 97 28,10 19,93 12,24

Fizik 14 11 3 10,25 73 10,85 5,24 3,27

Kimya 13 10 3 9,25 71 7,65 5,30 3,06

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,10 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 25,60 15,36 9,26

Toplam: 280 125 38 115,36 41 104,06 90,50 83,44

Matematik BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAcCEEDDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABACDbDaBDAEbCECEAcEDCAeDCbCDACcCebBcbAB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK SARIÇİÇEK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 350,457 247,750 3 27 28 89 993

EA 242,799 220,210 3 56 75 196 2148

Katılımlar: 5 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 28 0 28,00 70 28,10 19,93 12,24

Fizik 14 14 0 14,00 100 10,85 5,24 3,27

Kimya 13 7 3 6,25 48 7,65 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 7,10 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 25,60 15,36 9,26

Toplam: 280 116 30 108,36 39 104,06 90,50 83,44

Matematik CBEE AA ECE BDBCAE    C B    AEDDEEBDABC

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACABADBCEDCEDDbEcE A  DAeCCDCeDAB EAD B

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE OTHAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 297,087 247,750 4 71 76 170 1650

EA 209,439 220,210 5 118 139 335 3191

Katılımlar: 5 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 17 4 16,00 40 28,10 19,93 12,24

Fizik 14 11 2 10,50 75 10,85 5,24 3,27

Kimya 13 7 3 6,25 48 7,65 5,30 3,06

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 7,10 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 25 8 23,00 58 25,60 15,36 9,26

Toplam: 280 99 38 89,36 32 104,06 90,50 83,44

Matematik eA EECe   BBD EE Ab   c    EA  EEDD  D  

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri AB CDEDCBebEDCE  AcEDbAeD CbDA Dae BEA B

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 1 0 50
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 0 0 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 0 1 0
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 389,322 247,750 1 5 6 49 571

EA 273,379 220,210 1 14 30 114 1286

Katılımlar: 5 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 39 0 39,00 98 28,10 19,93 12,24

Fizik 14 13 1 12,75 91 10,85 5,24 3,27

Kimya 13 11 2 10,50 81 7,65 5,30 3,06

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,10 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 25,60 15,36 9,26

Toplam: 280 130 32 121,86 44 104,06 90,50 83,44

Matematik B AEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABAaDEDCBDAEDCECEAcEDCADDCbCDACaCeEBEAeB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 1 0 100
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 286,282 247,750 5 81 86 191 1776

EA 217,084 220,210 4 108 129 303 2960

Katılımlar: 5 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 19 1 18,75 47 28,10 19,93 12,24

Fizik 14 8 5 6,75 48 10,85 5,24 3,27

Kimya 13 7 4 6,00 46 7,65 5,30 3,06

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 7,10 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 25,60 15,36 9,26

Toplam: 280 96 42 85,36 30 104,06 90,50 83,44

Matematik  AA E  CA BB  EEDA C    b AEA  E D BC   

Cevap Anahtarı B BAAEECBCAEBBDCEEDACCBBBBCBAEAECEEDDBCDAB

Fen Bilimleri ABdaDaDaBDcED E E cEDCcbDCbCD  aCeaeEbdB

Cevap Anahtarı B ABACDEDCBDAEDCECEABEDCADDCCCDACDCDEBEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
Riemann Toplamı 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 0 1 0
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 1 0 100
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ AYT 10. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN 0 12U

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 168,905 196,830 1 27 50 299 3840

SAY 344,852 247,750 1 31 32 94 1058

EA 241,409 220,210 1 58 77 200 2182

Katılımlar: 1 156 183 798 5544

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,67 57

TYT Sosyal 20 10 6 8,46 42

TYT Matematik 40 15 5 14,20 36

TYT Fen 20 6 5 5,03 25

Matematik-2 40 28 2 27,50 69 27,50 19,93 12,24

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,00 5,24 3,27

Kimya 13 9 3 8,25 63 8,25 5,30 3,06

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 10,50 4,81 2,93

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 27,75 15,36 9,26

Toplam: 280 115 37 105,61 38 105,61 90,50 83,44

Matematik CB EBAA  CE B cCAEDB B bBBECAAED EEBD B 

Cevap Anahtarı A CBEEBAAAECECBDBCAEDBBBCCBBECAAEDDEEBDABC

Fen Bilimleri DACdBbDBaEDdEDDCEBEC dCacDCCDCCDABeEAaEB

Cevap Anahtarı A DACABADBCEDCEDDCEBECAECDADCCDCCDABAEADEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafiklerinin Yorumlanması 2 2 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 2 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 2 2 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
Riemann Toplamı 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 2 2 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 1 0 100
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 1 0 100
Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Kanunları'nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri belirler. 1 1 0 100
Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gazlarda Kinetik Teori 1 1 0 100
Çözünürlük 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar. 1 0 0 0
Elektroliz 1 0 1 0
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar. 1 1 0 100
Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Büyüme eğrilerini açıklar. 1 1 0 100
Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Böbrek üstü bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
İskelet kaslarının çalışmasını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 1 1 0 100
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