
SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP GÖNÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 488,827 334,800 1 1 1 5 12

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 88 2 87,33 97 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE BBCDABDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBCDADACbAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,541 334,800 35 61 95 423 2291

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 62 18 56,00 62 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE BaC bBaBdDAACcCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCaDCaA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aadcd  bD   c A  C D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABaaDBDBdDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,924 334,800 4 9 14 87 358

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 18 1 17,67 88 9,74 10,21 5,90

Fen 20 20 0 20,00 100 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 81 8 78,33 87 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaDAdCCDdCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCdDBABACc

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ aABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADB AABDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDBDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN OKŞAR 8  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,906 334,800 9 16 28 166 757

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 78 12 74,00 82 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCbAcBDbdCCDAaACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADBCAABDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBAaDBcCABcBBACBaA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AYDIN 575  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,057 334,800 30 53 76 345 1769

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 14 5 12,33 62 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 68 21 61,00 68 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBacdBbdCDcAaDCAdBCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİaACbCcDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCa

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DaCDc AbcAABDcADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDBDBaDBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAY COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,830 334,800 26 47 69 305 1529

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 2 11,33 57 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 70 14 65,33 73 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE daCcbBDdCDAcCDCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBAdACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADdCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK D  DbDAbDAABDDA  C  

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBdDddACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN CANDAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 289,219 334,800 44 77 129 648 3853

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 5 7 2,67 13 9,74 10,21 5,90

Fen 20 10 10 6,67 33 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 47 34 35,67 40 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CbaAaa ABCaccdcadBBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİbCCDdAcACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BdBABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C  A DDdc d bac A  c

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ cbCadDcaDbABcdBACBdA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,984 334,800 27 48 71 318 1590

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 69 17 63,33 70 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBaDdBDBdDAcCDdAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDbBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ  BCBBABBbA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCcDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK  a cADACcAABDDADCC D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdABBCbBDBaDBAACCdD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKBABA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,476 334,800 12 22 34 190 892

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 13 6 11,00 55 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 76 13 71,67 80 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDABDBCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdcDCaA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK acCc DAbcAAaDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDccBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SEZGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,170 334,800 8 14 25 156 709

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 14 4 12,67 63 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 78 10 74,67 83 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE BaaDABDBCDbACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBdA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DaCDbDAaDAA DbADCC D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,603 334,800 16 31 44 236 1150

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABaDABCaDbCACABBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCcBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAcDDbDaC ccDDADbb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDaDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE VARDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,489 334,800 34 59 92 411 2207

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 8 7 5,67 28 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 64 21 57,00 63 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaaABCCDddcCdBBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABbBBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK aCDABDaAa  c  DcAbd 

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AbadADDBDCAcDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,192 334,800 7 13 22 140 647

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 78 11 74,33 83 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABBDABCbD*CACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİcCCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDbcDDADB AABDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaBADDaDCABDBBAdBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİREFE İYİLİKSEVE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,488 334,800 39 69 109 486 2667

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 9 6 7,00 35 9,74 10,21 5,90

Fen 20 15 5 13,33 67 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 57 28 47,67 53 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE aaacdBDBCcbcCDCAABbC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDcCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBdBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCcaADBadB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK  daDc AdcAA DDADC  c

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdABBaaBDcBDBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,382 334,800 5 11 17 119 529

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,74 10,21 5,90

Fen 20 20 0 20,00 100 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 79 11 75,33 84 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBcAdCCDAdACABBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABcBBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDAbC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADcCAABDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDBDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS AKSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,907 334,800 25 45 66 301 1503

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 14 6 12,00 60 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 70 20 63,33 70 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE bCDAdaDAaCaDcCcCABBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCbBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAcDDbacCAAcDDADCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ bDCBADDBDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,369 334,800 29 52 75 342 1760

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 8 6 6,00 30 9,74 10,21 5,90

Fen 20 15 4 13,67 68 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 68 14 63,33 70 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCcABaDABCC AdACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBcBACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C D cDD bBd A  DcDac

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaBADDaD dBDBBACaCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 381,305 334,800 31 55 81 375 1946

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 7 3 6,00 30 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 2 15,33 77 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 65 11 61,33 68 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCa  dcCABBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCcBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CC   DDcaB   B cA   

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AD BAbD DCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,996 334,800 2 5 7 47 174

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABBDABCCcdCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCdDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CcDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADBCAABDDADCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDBDCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 322,886 334,800 42 74 120 572 3206

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 10 8 7,33 37 9,74 10,21 5,90

Fen 20 10 10 6,67 33 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 54 34 42,67 47 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CdcAdaDABCaDbdcCABBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİaCCDBAcACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABbBBAbCd

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBacDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CC ccDDAaadbAB DADbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ dDbaAbDdDdAdcBBdCBbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN EKMEKÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,531 334,800 19 37 55 271 1322

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 5 2 4,33 43 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 14 3 13,00 65 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 3 15,00 75 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 68 14 63,33 70 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAcBDABCacACcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİaCCDBAcACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBA CB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CcDBa DA  

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK dC ABDDAc C ABDDADCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDaDCAdDBBACc A

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 0 1 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ARTUKSÜER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,555 334,800 13 23 35 195 912

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 76 14 71,33 79 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE daaDcBDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBbCACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCcDADBCCc

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DdCaADACbAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDacBBDBAAdCcD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ECE YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,002 334,800 36 63 99 445 2432

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 6 4 4,67 47 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 7 8 4,33 22 9,74 10,21 5,90

Fen 20 12 8 9,33 47 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 58 27 49,00 54 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABBDABCCDdCACABBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİbCdDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BdBABBAaCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CaDBbdcADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK b  A baAaaddAB Dc CD

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADdadDDcbCABDBdACdbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIK MEY ÖZPINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,921 334,800 15 29 41 224 1081

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 16 4 14,67 73 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAcaDAdCaDbCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCbBcaACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE dBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAaDDbDBCAABaDADCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDaDCABDBBACcCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEFE CEYLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 179,988 334,800 47 81 142 935 5616

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 18 -4,00 -20 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 9,74 10,21 5,90

Fen 20 6 14 1,33 7 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 20 69 -3,00 -3 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBdabBcabbccaaddbabd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİdbCAbbcCdc

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ cdCcBcacbA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DacbcacbCd

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aBCcbDdCadb bbcadbdc

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ aAdABdCbaaddbBcAdbdc

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 0 2 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 0 1 0
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DUMANLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,619 334,800 14 25 37 198 935

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 13 5 11,33 57 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 2 16,33 82 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 77 10 73,67 82 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABBDABCCcdCcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDAac  AcDDADbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ Ab BADDBDCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA AKDOĞAN 620  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,622 334,800 24 44 64 294 1469

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 8 9,33 47 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 72 18 66,00 73 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDdBcBCDAACDbAAdCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCcDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DadDdDcCccABDDADaCcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDcBDBAACCdD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DANIŞIKKAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,213 334,800 43 75 121 601 3463

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 6 3 5,00 50 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 5 15 0,00 0 9,74 10,21 5,90

Fen 20 13 7 10,67 53 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 50 39 37,00 41 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABaDbcaCcbCAdABdD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİcdbaBABdCb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCaDAb 

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK babAcaDbcdCdcdbcADab

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ dcdBADcdDCABcBBACBaA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 0 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,646 334,800 41 71 116 541 3014

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 9,74 10,21 5,90

Fen 20 13 4 11,67 58 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 53 18 47,00 52 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCcABaDcBCCcdCAbABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCDBAaACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBbBDADd

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK         bdd     c   

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBbDDdD ABcBBA d A

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 0 2 0
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU NAZ AKTAŞ 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,139 334,800 3 8 13 85 353

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBacdBDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DaCDADACDAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDBDBaDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖME R B DAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 282,528 334,800 46 79 132 674 3991

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 4 7 1,67 8 9,74 10,21 5,90

Fen 20 9 11 5,33 27 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 45 36 33,00 37 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE cdCbcBacCbAcdaCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBbCACaDCBc

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBdBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DdcDbDBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aBCa   ab   c ca CB 

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACdaBCbdcdBDabcdCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,964 334,800 17 33 46 241 1174

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 15 4 13,67 68 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 74 13 69,67 77 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE b DAaBDAaCCDdCcCdBBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİ CCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDbDabAA DDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDBDCAcDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 0 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ PÜSKÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,669 334,800 32 57 87 393 2076

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 10 6 8,00 40 9,74 10,21 5,90

Fen 20 15 5 13,33 67 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 64 18 58,00 64 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAda ABCa dCcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBA ACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ  ABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CC AcDDAadC  c DADbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADbBADccDCddDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTUNTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 436,120 334,800 10 18 30 177 812

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 74 16 68,67 76 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CaDABdDABCCDbCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCcBABAdc

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABcBBAbdB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADd

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CdDABDDADcCAABDDADCa

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaBADDBDCAdDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEM SERİNOVA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,887 334,800 28 51 74 331 1665

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 68 19 61,67 69 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE aaacdBDBCcAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİaACbCDcCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBdaBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK acCDcDAbcAA D ADCC D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDBDdBDBAACCdD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇİFTÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,465 334,800 20 40 60 278 1360

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 5 10,33 52 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 72 15 67,00 74 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE aBacABDBCDAACDCAABbC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBbADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DB DA cac baDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCacDdaDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 1 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK KARAMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,393 334,800 40 70 110 488 2671

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 7 12 3,00 15 9,74 10,21 5,90

Fen 20 11 8 8,33 42 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 60 28 50,67 56 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE cBCcABDBCDccCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDbBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCcDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aBdcc AabAABacccaCBc

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DA AdBdDBDBaDacAdCba

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 2 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,437 334,800 38 67 107 480 2652

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 5 5 3,33 17 9,74 10,21 5,90

Fen 20 14 6 12,00 60 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 57 23 49,33 55 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABaDAdCabAdcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİbCCDBAaAdc

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CcDBCcDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK Cd   DDdD   b a   bD

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaaADDBDaAdDdBACBbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 284,328 334,800 45 78 130 660 3948

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 3 6 1,00 5 9,74 10,21 5,90

Fen 20 10 9 7,00 35 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 41 33 30,00 33 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCbAdaDAcCC ddc ABBb

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİ ddDdbadCb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BcBABBA dB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBcADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK    A Da Dd    b c bc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AbaaAbDdD AdcBBACabA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DEMİRKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,364 334,800 33 58 91 402 2137

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 11 9 8,00 40 9,74 10,21 5,90

Fen 20 14 6 12,00 60 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 67 23 59,33 66 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE bCDAcaDcBCCcACcCABBc

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCcDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCaABDcccBCcABacADbb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AbdaADDaDCABDdBACBdA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIRÇAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,967 334,800 6 12 20 132 589

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 16 3 15,00 75 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 1 17,67 88 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 79 9 76,00 84 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCaDACcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCdDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAaCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADaCAAa DADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ  DCBADDBDCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CEM ÇİÇEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,152 334,800 21 41 61 280 1367

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 11 5 9,33 47 9,74 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 71 13 66,67 74 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE daaDcBDBCDAACD AABaC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDbBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ  BCBBdBBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aaCDb  dc A DDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBaDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERAY DUR UT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,425 334,800 23 43 63 287 1431

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 7 9,67 48 9,74 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 72 17 66,33 74 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE BBaDdBDdCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDCdA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aadDA AbcbABDDADCCcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdABBCbBDcBDBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYAYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,030 334,800 11 21 33 188 881

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 2 11,33 57 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 76 8 73,33 81 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCaDACACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCcDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CC A DDAaBCA  DDA  b

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCaADDaDCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKIMCILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,049 334,800 18 36 54 267 1291

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 12 6 10,00 50 9,74 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 73 15 68,00 76 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE caaDdBDBCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBbdACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aaCDA AdcA cbDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDcDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,767 334,800 22 42 62 281 1371

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 9,74 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 74 16 68,67 76 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE dBacbBDdCDAcCDCAABbd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DaCDADAbccABDDADCCcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdAdBCDBDBBDBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,875 334,800 37 64 100 447 2435

Katılımlar: 47 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,36 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,24 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,82 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,41 8,72 6,04

Matematik 20 7 8 4,33 22 9,74 10,21 5,90

Fen 20 15 5 13,33 67 14,55 14,80 10,23

Toplam: 90 60 25 51,67 57 61,11 62,71 44,50

TÜRKÇE BBaDdBaBCDAcdDbAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACcCbDCaA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE bdBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK acdDd Abcc  D AD CcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDcDBBDaAACCcb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA ERTÜRK 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 483,031 334,800 1 2 3 9 43

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,50 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 87 3 86,00 96 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE cBCDABDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBCDADACDAAcDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBaDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATU KORKMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,381 334,800 15 68 108 482 2655

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 9 7 6,67 33 12,50 10,21 5,90

Fen 20 13 7 10,67 53 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 61 25 52,67 59 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CbDABaDdBCacddcCABBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBAcACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDAbC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C  ABDDbDB  AacccabD

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ccaBADDdDCABbBaACcCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HAMALOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,957 334,800 5 10 16 114 502

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,50 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 81 9 78,00 87 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE BBacdBDdCDAACDCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBCDAbACcAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACdBBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇATAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 463,719 334,800 4 7 10 67 279

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,50 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 83 7 80,67 90 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDbBDBCDAACDCAABbC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBCDADACcAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDBDBaDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NAZ BENGÜL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,820 334,800 7 17 29 167 760

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,50 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 78 12 74,00 82 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCaABBDABCaDdCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCbDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDAacCAbaDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ dDCaADDBDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAMAN ÜNAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,516 334,800 3 6 8 48 184

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,50 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 84 6 82,00 91 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE BBCDdBDBCDAACDCAABbC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBCDADACbAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDdDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ADIGÜZEL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 401,892 334,800 12 46 68 304 1525

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,50 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 69 21 62,00 69 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE aBaccBDBCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACdbcDCdc

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCa

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DBdDADAdccABDDADaCcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDBDdBcBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,928 334,800 8 19 31 179 817

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,50 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 77 13 72,67 81 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCCDbCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCdDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAcdB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDbdDcCAAaDDcDbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDaDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 61 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 308,046 334,800 16 76 122 605 3485

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 4 8 1,33 7 12,50 10,21 5,90

Fen 20 11 9 8,00 40 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 51 30 41,00 46 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE daaDcBcdCDAACcCAcBCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACcDbBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBC BABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DdBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aB bdac cc  D AD   c

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdddBabBDBdDdAcCbAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 2 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,874 334,800 6 15 27 162 734

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,50 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 78 11 74,33 83 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaDABCaDdCcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDAbC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDABDDADBC AaDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AbCBADDBDCABDdBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EFE MALKOÇ 79244 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,532 334,800 2 3 4 38 138

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,50 10,21 5,90

Fen 20 20 0 20,00 100 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 85 5 83,33 93 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDABDBCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ aBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DcCDADACDAAaDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EMİR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 418,734 334,800 11 34 47 243 1180

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,50 10,21 5,90

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 75 15 70,00 78 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCacdCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABcCA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAcDDbccCAABDDADCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ daCBADDBDCABDdBACcbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİMA BAİKOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,979 334,800 9 28 40 209 991

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 12,50 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 75 15 70,00 78 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE dBacdBDBCDAACDCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACAdDcbBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBbA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aBCDbbACbAAaDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ERDEM 1 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,817 334,800 10 30 42 225 1084

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 15 4 13,67 68 12,50 10,21 5,90

Fen 20 15 5 13,33 67 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 76 12 72,00 80 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaDABCCD dACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDbBDDADc AABDDADbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaBAaDBDCAdDdBACBbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZE NEP YILMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,452 334,800 14 62 96 424 2292

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 6 3 5,00 50 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 3 3 2,00 10 12,50 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 58 15 53,00 59 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCa ddACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDC DBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE C bcCcDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C  A cDb c          

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADaBADDBbdABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 0 1 0
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 0 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,565 334,800 13 54 80 371 1897

Katılımlar: 16 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,54 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 7,94 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,27 8,76 7,63

İngilizce 10 9 0 9,00 90 9,29 8,72 6,04

Matematik 20 10 10 6,67 33 12,50 10,21 5,90

Fen 20 14 6 12,00 60 15,75 14,80 10,23

Toplam: 90 65 24 57,00 63 69,29 62,71 44,50

TÜRKÇE BaCDcBDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİaACbdbDdBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDAD CCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DabbcbAdccAcDDADCCdD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCbBDdBDcAAbCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 0 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ASAL 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,540 334,800 5 73 118 564 3169

Katılımlar: 5 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,07 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,53 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,72 6,04

Matematik 20 4 9 1,00 5 7,13 10,21 5,90

Fen 20 12 8 9,33 47 13,87 14,80 10,23

Toplam: 90 54 28 44,67 50 56,94 62,71 44,50

TÜRKÇE CbDABa ABCCcACcCbBBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCaDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbdB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDdCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C  A cbdbaC   b cDaa

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCaADcBDaddcBBAbBbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BAYINDIR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,295 334,800 1 27 39 206 961

Katılımlar: 5 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,07 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,53 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,67 8,72 6,04

Matematik 20 16 4 14,67 73 7,13 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 13,87 14,80 10,23

Toplam: 90 77 13 72,67 81 56,94 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDdBDcCDAACDCAABbd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBcA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DcCDAbACcAbBDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDBDcBDBAACCbD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇRAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,931 334,800 3 56 86 390 2049

Katılımlar: 5 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,07 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,53 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,72 6,04

Matematik 20 8 6 6,00 30 7,13 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 13,87 14,80 10,23

Toplam: 90 65 19 58,67 65 56,94 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCCcbdcCdBBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCdDaABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCcDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK C  A DccDBb   aDAaCb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ bDaBADDaDCABDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 324,921 334,800 4 72 117 562 3159

Katılımlar: 5 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,07 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 6,53 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,67 8,72 6,04

Matematik 20 7 10 3,67 18 7,13 10,21 5,90

Fen 20 12 8 9,33 47 13,87 14,80 10,23

Toplam: 90 51 36 39,00 43 56,94 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDdBDdabAACDCAABbC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİacddCbcaBd

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ aBCaBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCda

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK baCabDdbcAbBDaA  C b

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ ccaABBCDBcddaBbACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 0 1 0

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN CANDAŞ 342 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,174 334,800 2 32 45 240 1159

Katılımlar: 5 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,07 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,53 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 8,72 6,04

Matematik 20 11 2 10,33 52 7,13 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 13,87 14,80 10,23

Toplam: 90 73 10 69,67 77 56,94 62,71 44,50

TÜRKÇE daaDdBDBCDAcCDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBAdACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADdCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DB DA A c   aDA CCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DAdABBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 0 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GİRAY KURT 324 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,906 334,800 1 35 51 255 1233

Katılımlar: 1 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 13,33 10,21 5,90

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 14,80 10,23

Toplam: 90 74 16 68,67 76 68,67 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDABDaCDAbCDCAABbd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBdBBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aBdDADACcbAaDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDcDBBDdAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,238 334,800 1 26 38 199 941

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,34 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 17 3 16,00 80 13,50 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 14,66 14,80 10,23

Toplam: 90 76 14 71,33 79 67,50 62,71 44,50

TÜRKÇE bCDAcBDABCCcddcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDdCcBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAcCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAcDDAaBCAABDDADCc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDdDCAdDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ BURTUL 181 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,559 334,800 2 50 73 320 1599

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,34 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 13 6 11,00 55 13,50 10,21 5,90

Fen 20 14 6 12,00 60 14,66 14,80 10,23

Toplam: 90 70 19 63,67 71 67,50 62,71 44,50

TÜRKÇE aCDABBDcdCCDdCACABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAcDDAada ABDDADbc

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADbaADDdbCdBcBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 0 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAT 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,532 334,800 1 3 4 38 138

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,66 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,66 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,33 10,21 5,90

Fen 20 20 0 20,00 100 19,34 14,80 10,23

Toplam: 90 85 5 83,33 93 78,33 62,71 44,50

TÜRKÇE cBaDABDBCDAACDCAABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DaCDADACbAABDDADCCBD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBBDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,815 334,800 2 20 32 180 820

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,66 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,66 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 13 5 11,33 57 14,33 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 19,34 14,80 10,23

Toplam: 90 77 11 73,33 81 78,33 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDABBDcBCCDdCbCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİbCCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCbABDDAadCA  DDADba

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADCBADDBDCdBDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKTAŞ 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,158 334,800 4 65 103 454 2479

Katılımlar: 4 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,75 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 1 6,67 67 7,83 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 3 0 3,00 30 7,59 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 8,72 6,04

Matematik 20 8 2 7,33 37 10,25 10,21 5,90

Fen 20 15 3 14,00 70 16,50 14,80 10,23

Toplam: 90 55 14 50,33 56 63,25 62,71 44,50

TÜRKÇE daacdBDBCDcACDCAABbb

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACbDC  

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ  B BB     

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK Daa A A  AA  DAD    

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACAdBCDBDB DaAAbC D

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 0 0 0

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DORUK GÜRLER 3378 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,897 334,800 2 39 59 277 1354

Katılımlar: 4 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,75 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,83 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,59 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 8,72 6,04

Matematik 20 12 8 9,33 47 10,25 10,21 5,90

Fen 20 18 2 17,33 87 16,50 14,80 10,23

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,25 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaDAcCaDACcCABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCaBABACA

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBADdB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK dCbAcDDADcCAAcDaADac

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ AbCBADDBDCABDBBACBdA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ŞENTÜRK 150 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,859 334,800 3 49 72 319 1592

Katılımlar: 4 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,75 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,83 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,59 8,76 7,63

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,33 8,72 6,04

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,25 10,21 5,90

Fen 20 19 1 18,67 93 16,50 14,80 10,23

Toplam: 90 69 20 62,33 69 63,25 62,71 44,50

TÜRKÇE daacABaBCDccCDCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACbCDDCBd

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBdBBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE aCBDADBCbB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK aadDdcACcAABDDADCC D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBCDBDBBDBAACCAb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 1 1 50
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT SOYLU 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,186 334,800 1 24 36 197 921

Katılımlar: 4 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,75 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,83 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,59 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,33 8,72 6,04

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,25 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 16,50 14,80 10,23

Toplam: 90 77 12 73,00 81 63,25 62,71 44,50

TÜRKÇE dBCDAB BCDAcCDCAABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACcDCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ DBCBBABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK DcCDAbACcAABDDADdCcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ DACABBaDcDBcDBAACCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ŞENTÜRK 1905 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,379 334,800 2 66 105 466 2564

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 13,16 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,34 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,00 8,72 6,04

Matematik 20 8 10 4,67 23 7,67 10,21 5,90

Fen 20 15 4 13,67 68 14,84 14,80 10,23

Toplam: 90 59 25 50,67 56 57,00 62,71 44,50

TÜRKÇE daCbAB BCDcc D AABCC

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİBACACDcddA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ bBCBBAdBdA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE DCBDADBCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK ac DbDAbDcbcDacD CcD

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ Dc ABBCDBDdBDaAbCCAD

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 0 2 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 55 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,195 334,800 1 38 56 272 1327

Katılımlar: 2 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,16 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,34 8,76 7,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,00 8,72 6,04

Matematik 20 13 7 10,67 53 7,67 10,21 5,90

Fen 20 17 3 16,00 80 14,84 14,80 10,23

Toplam: 90 70 20 63,33 70 57,00 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdBDABCCcACACABBa

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDbCDBABAdb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAbCB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE dBDBaBDAbC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CCDAaDDbDcCcAcDDADbb

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ ADadADDBDCdBDBBACBCA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 2 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 1 1 50
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ERSEZEN 435 8İ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 277,751 334,800 1 80 134 682 4083

Katılımlar: 1 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 5,67 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,67 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,67 8,76 7,63

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,00 8,72 6,04

Matematik 20 1 3 0,00 0 0,00 10,21 5,90

Fen 20 10 9 7,00 35 7,00 14,80 10,23

Toplam: 90 40 30 30,00 33 30,00 62,71 44,50

TÜRKÇE daCcAacBdcAAaa AABCd

Cevap Anh. A BBCDABDBCDAACDCAABCC

T.C. İNKILAP TARİHİdAdbCDaCBA

Cevap Anh. A BACACDDCBA

DİN KÜLTÜRÜ  dC BABBAA

Cevap Anh. A DBCBBABBAA

İNGİLİZCE bdBDADdCCB

Cevap Anh. A DCBDADBCCB

MATEMATİK              aca   D

Cevap Anh. A DBCDADACDAABDDADCCBD

FEN BİLİMLERİ cACAaBaD DBaDaAbaCbb

Cevap Anh. A DACABBCDBDBBDBAACCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 1 1 50
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 1 1 50
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 0 1 0
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 0 0 0
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 9. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCE R HIZLI 614 8Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 367,349 334,800 1 60 93 417 2255

Katılımlar: 1 81 142 976 5709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 12,83 9,65

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 7,37 5,05

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 8,76 7,63

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 8,72 6,04

Matematik 20 9 2 8,33 42 8,33 10,21 5,90

Fen 20 10 4 8,67 43 8,67 14,80 10,23

Toplam: 90 61 14 56,33 63 56,33 62,71 44,50

TÜRKÇE CCDAdaDAcCCDAdAbABBD

Cevap Anh. B CCDABBDABCCDACACABBD

T.C. İNKILAP TARİHİDCCDBABACb

Cevap Anh. B DCCDBABACA

DİN KÜLTÜRÜ BABABBAadB

Cevap Anh. B BABABBADCB

İNGİLİZCE CBDBCBDADC

Cevap Anh. B CBDBCBDADC

MATEMATİK CC A DDAc  A Ba   C 

Cevap Anh. B CCDABDDADBCAABDDADCD

FEN BİLİMLERİ  b dADDdD    BBACBbA

Cevap Anh. B ADCBADDBDCABDBBACBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TÜRKÇE

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

T.C. İNKILAP TARİHİ

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'ndeki demokratikleşme yolunda atılan adımları açıklar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 2 2 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100

DİN KÜLTÜRÜ

Din K.ve A.B. S D Y B%

Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
Hz. Nuh'un (a.s.) tevhide davetini özetler. 1 1 0 100

İNGİLİZCE

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 2 2 0 100
Students will be able to understand and extract the specific information from short and simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to identify the main points of a short talk describing the responsibilities of people. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and information on a topic related to how something is processed.1 1 0 100
Students will be able to understand the main points of simple messages. 1 1 0 100
Students will be able to involve in simple discussions about scientific achievements. 1 1 0 100

MATEMATİK

Matematik S D Y B%

Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 2 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 2 2 0 100
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

FEN BİLİMLERİ

Fen S D Y B%

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 0 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
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